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RV: LITISOFT 49852 COASEGURO

Desde Monica Liceth Torres Escobar <mtorres@gha.com.co>
Fecha Dom 24/11/2024 11:03
Para Santiago Rojas Buitrago <srojas@gha.com.co>; Nicolas Loaiza Segura <nloaiza@gha.com.co>; Javier Andrés Acosta Ceballos <jacosta@gha.com.co>
CC Informes GHA <informes@gha.com.co>; Facturacion <facturacion@gha.com.co>; CAD GHA <cad@gha.com.co>

Buenos días 

Remito correo mediante el cual la compañía confirma que el reasegurador acepta la asignación de honorarios de $10.000.000.

Debido a que en este proceso ya nos pronunciamos sobre el auto de apertura se procede a registrar en el controlador de facturación para el cobro del 50%
asignado. 

CAD. Favor registrar este correo en case. 

Mil gracias

Monica Liceth Torres Escobar
Profesional Senior II

Email: mtorres@gha.com.co |  316 875 2289
Cali - AV 6A Bis # 35N - 100 Of 212 | +57 315 577 6200
Bogotá - Edificio Calle 94a Carrera11A  # 94A-23 Of 201 |
+57 317 379 5688

gha.com.co

     

Aviso de Confidencialidad: La reproducción, copia, publicación, revelación y/o distribución, así como cualquier uso comercial o no comercial de la información contenida en
este Correo Electrónico y sus adjuntos se encuentra proscrito por la Ley. Al ser destinatario del presente correo y no devolverlo acepta que el manejo de la información aquí
contenida debe manejarse de manera confidencial y reservada. Si usted no es destinatario por favor contacte al remitente y elimine copia del correo, así como de sus adjuntos.
 
Confidentiality Notice: The reproduction, copying, publication, disclosure and/or distribution, as well as any commercial or non-commercial use of the information contained in this
Email and its attached files are prohibited by law. If you are the intended recipient you agree that the information contained herein must be used and managed in both,
confidential and reserved manner. If you are not the intended recipient please contact the sender and delete a copy of the mail as well as its attachments.

De: ALEJANDRA SANTODOMINGO <ALEJANDRA.SANTODOMINGO.EXT@PREVISORA.GOV.CO>
Enviado: martes, 19 de noviembre de 2024 11:09
Para: Monica Liceth Torres Escobar <mtorres@gha.com.co>
Asunto: RV: LITISOFT 49852 COASEGURO
 
Buenos días
 
Doctor cordial saludo en correo que antecede confirman propuesta de honorarios.
 
Cordialmente,
 

25/11/24, 9:01 Correo: Quevin Andrés Bolívar - Outlook
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DOCUMENTO DE USO INTERNO

De: JUAN DAVID GALVIS <juan.galvis@previsora.gov.co>
Enviado el: lunes 18 de noviembre de 2024 14:43
Para: ALEJANDRA SANTODOMINGO <ALEJANDRA.SANTODOMINGO.EXT@PREVISORA.GOV.CO>; 'Nataly Cardona' <nataly.cardona@aon.com>
CC: RODRIGO IGNACIO FRANCO <RODRIGO.FRANCO@PREVISORA.GOV.CO>; Lineas Financieras - Aon Reinsurance <lineas.financieras.aon.reinsurance@aon.com>
Asunto: RE: LITISOFT 49852 COASEGURO
 
Buen dia Estimados
 
Muchas gracias por su confirmación, en dicho caso quedamos atentos al cobro correspondiente, para lo cual, agradecemos remitir la factura y pago (si aplica).
 
@'Nataly Cardona' Por favor nota la aceptación de ajuste de honorarios del abogado para el caso en la referencia.
 
Muchas Gracias. Quedamos Atentos a cualquier comentario.
 
Cordialmente
 

 
 

DOCUMENTO DE USO INTERNO

DOCUMENTO DE USO INTERNO

De: ALEJANDRA SANTODOMINGO <ALEJANDRA.SANTODOMINGO.EXT@PREVISORA.GOV.CO>
Enviado el: jueves 14 de noviembre de 2024 9:35
Para: JUAN DAVID GALVIS <juan.galvis@previsora.gov.co>

25/11/24, 9:01 Correo: Quevin Andrés Bolívar - Outlook
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CC: RODRIGO IGNACIO FRANCO <RODRIGO.FRANCO@PREVISORA.GOV.CO>
Asunto: RV: LITISOFT 49852 COASEGURO
 
Buenos días
 
Juan cordial saludo, el abogado estuvo de acuerdo con la oferta de honorarios propuesta por el reasegurador. Quedamos atentos a sus
comentarios. Muchas gracias.
 
Cordialmente,
 

 
 

DOCUMENTO DE USO INTERNO

De: Monica Liceth Torres Escobar <mtorres@gha.com.co>
Enviado el: jueves 14 de noviembre de 2024 8:48
Para: ALEJANDRA SANTODOMINGO <ALEJANDRA.SANTODOMINGO.EXT@PREVISORA.GOV.CO>
CC: informes@gha.com.co; Gustavo Alberto Herrera Avila <gherrera@gha.com.co>; jacosta@gha.com.co; Nicolas Loaiza Segura <nloaiza@gha.com.co>; Santiago Rojas Buitrago
<srojas@gha.com.co>
Asunto: RV: LITISOFT 49852 COASEGURO
 
Apreciada Doctora Alejandra buenos días
 
Comedidamente confirmamos que nos encontramos de acuerdo con el ajuste de honorarios realizado por el reasegurador. 
 
Quedamos atentos a sus valiosos comentarios. 
 
Cordial saludo. 
 

Monica Liceth Torres Escobar
Profesional Senior II

Email: mtorres@gha.com.co |  316 875 2289
Cali - AV 6A Bis # 35N - 100 Of 212 | +57 315 577 6200
Bogotá - Edificio Calle 94a Carrera11A  # 94A-23 Of 201 |
+57 317 379 5688

gha.com.co
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Aviso de Confidencialidad: La reproducción, copia, publicación, revelación y/o distribución, así como cualquier uso comercial o no comercial de la información contenida en
este Correo Electrónico y sus adjuntos se encuentra proscrito por la Ley. Al ser destinatario del presente correo y no devolverlo acepta que el manejo de la información aquí
contenida debe manejarse de manera confidencial y reservada. Si usted no es destinatario por favor contacte al remitente y elimine copia del correo, así como de sus adjuntos.
 
Confidentiality Notice: The reproduction, copying, publication, disclosure and/or distribution, as well as any commercial or non-commercial use of the information contained in this
Email and its attached files are prohibited by law. If you are the intended recipient you agree that the information contained herein must be used and managed in both,
confidential and reserved manner. If you are not the intended recipient please contact the sender and delete a copy of the mail as well as its attachments.
 

 

De: Gustavo Alberto Herrera Avila <gherrera@gha.com.co>
Enviado: miércoles, 13 de noviembre de 2024 11:29
Para: Monica Liceth Torres Escobar <mtorres@gha.com.co>
Cc: Informes GHA <informes@gha.com.co>
Asunto: RV: LITISOFT 49852 COASEGURO
 
 
 

Gustavo Alberto Herrera Ávila
Director General

Emal: gherrera@gha.com.co | 315 5776200 - 602 6594075

Cali - AV 6A Bis # 35N - 100 Of 212 | +57 315 5776200 
Bogotá - Cra 11A # 94A - 23 Of 201 | +57 317 3795688

gha.com.co

     

Aviso de Confidencialidad:  La reproducción, copia, publicación, revelación y/o distribución, así como cualquier uso comercial o no comercial de la información contenida en
este Correo Electrónico y sus adjuntos se encuentra proscrito por la Ley. Al ser destinatario del presente correo y no devolverlo acepta que el manejo de la información aquí

contenida debe manejarse de manera confidencial y reservada. Si usted no es destinatario por favor contacte al remitente y elimine copia del correo, así como de sus adjuntos.
Confidentiality Notice: The reproduction, copying, publication, disclosure and/or distribution, as well as any commercial or non-commercial use of the information contained in this
Email and its attached files are prohibited by law. If you are the intended recipient you agree that the information contained herein must be used and managed in both,
confidential and reserved manner. If you are not the intended recipient please contact the sender and delete a copy of the mail as well as its attachments
 

De: ALEJANDRA SANTODOMINGO <ALEJANDRA.SANTODOMINGO.EXT@PREVISORA.GOV.CO>
Enviado: miércoles, 13 de noviembre de 2024 11:23
Para: Gustavo Alberto Herrera Avila <gherrera@gha.com.co>
Asunto: RV: LITISOFT 49852 COASEGURO
 
Buenos días
 
Doctor cordial saludo en correos que anteceden el reasegurador realizo un cambio en su propuesta de honorarios me informa si esta de acuerdo con esta o
no, muchas gracias.
 
Cordialmente,
 

25/11/24, 9:01 Correo: Quevin Andrés Bolívar - Outlook
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DOCUMENTO DE USO INTERNO

De: RODRIGO IGNACIO FRANCO <RODRIGO.FRANCO@PREVISORA.GOV.CO>
Enviado el: miércoles 13 de noviembre de 2024 10:15
Para: ALEJANDRA SANTODOMINGO <ALEJANDRA.SANTODOMINGO.EXT@PREVISORA.GOV.CO>
CC: LIBARDO TOBAR <LIBARDO.TOBAR.EXT@PREVISORA.GOV.CO>; JUAN DAVID GALVIS <juan.galvis@previsora.gov.co>
Asunto: RE: LITISOFT 49852 COASEGURO
 
Alejandra, favor informar al abogado si acepta o no la propuesta del reasegurador.
 
Informar lo propio a @JUAN DAVID GALVIS
 
Cordialmente,
 

 
 

DOCUMENTO DE USO INTERNO

De: JUAN DAVID GALVIS <juan.galvis@previsora.gov.co>
Enviado el: martes 12 de noviembre de 2024 17:23
Para: ALEJANDRA SANTODOMINGO <ALEJANDRA.SANTODOMINGO.EXT@PREVISORA.GOV.CO>
CC: RODRIGO IGNACIO FRANCO <RODRIGO.FRANCO@PREVISORA.GOV.CO>; LIBARDO TOBAR <LIBARDO.TOBAR.EXT@PREVISORA.GOV.CO>
Asunto: RE: LITISOFT 49852 COASEGURO
 
Buen dia Estimados.
 
Agradecemos de su valiosa colaboración con la solicitud líneas abajo de nuestro importante Bróker de Reaseguros:
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Nos permitimos remitir aprobación de honorarios, por parte de la líder:
 

“Everest autoriza hasta un máximo de COP$10,000,000.00 (100%) para la defensa de Previsora en el referido proceso, expresamente condicionado a la autorización de
Dual.”
 

Quedamos atentos al cobro correspondiente, para lo cual, agradecemos remitir la factura y pago (si aplica).
 
@ALEJANDRA SANTODOMINGO Agradecemos de tu valiosa colaboración nos puedas brindar los comentarios si es necesario solicitar reconsideración por el
valor aprobado, en línea con lo propuesto, teniendo en cuenta particularidades del caso o en su defecto trasmitir al apoderado la cifra de la cual se autorizo y
ajustar.
 
Muchas Gracias. Quedamos Atentos a cualquier comentario.
 
Cordialmente
 

 

 

DOCUMENTO DE USO INTERNO

De: ALEJANDRA SANTODOMINGO <ALEJANDRA.SANTODOMINGO.EXT@PREVISORA.GOV.CO>
Enviado el: miércoles 11 de septiembre de 2024 15:51
Para: JUAN DAVID GALVIS <juan.galvis@previsora.gov.co>
Asunto: RV: LITISOFT 49852 COASEGURO
 
Buenas tardes
 
Juan David remito propuesta de honorarios .
 
Cordialmente,
 

25/11/24, 9:01 Correo: Quevin Andrés Bolívar - Outlook
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De: Monica Liceth Torres Escobar <mtorres@gha.com.co>
Enviado el: miércoles 11 de septiembre de 2024 15:47
Para: ALEJANDRA SANTODOMINGO <ALEJANDRA.SANTODOMINGO.EXT@PREVISORA.GOV.CO>
CC: informes@gha.com.co; jacosta@gha.com.co; Santiago Rojas Buitrago <srojas@gha.com.co>; Lorena Jurado Chaves <ljurado@gha.com.co>; Gustavo Alberto Herrera Avila
<gherrera@gha.com.co>
Asunto: RV: LITISOFT 49852 COASEGURO
 
Apreciada Doctora Alejandra buenas tardes
 
Comedidamente remito la propuesta de honorarios del proceso de la referencia.
 
Quedo atenta a sus valiosos comentarios.
 
Cordial saludo.
 
 
 

Monica Liceth Torres Escobar
Profesional Senior II

Email: mtorres@gha.com.co |  316 875 2289

Cali - AV 6A Bis # 35N - 100 Of 212 | +57 315 577 6200
Bogotá - Calle 69 # 4 - 48 Of 502 | +57 317 379 5688

gha.com.co

     

 

 

De: Gustavo Alberto Herrera Avila <gherrera@gha.com.co>
Enviado el: miércoles, 11 de septiembre de 2024 1:58 p. m.
Para: Monica Liceth Torres Escobar <mtorres@gha.com.co>
CC: Informes GHA <informes@gha.com.co>
Asunto: RV: LITISOFT 49852 COASEGURO
 
 
 

Gustavo Alberto Herrera Ávila
Director General

Emal: gherrera@gha.com.co | 315 5776200 - 602 6594075

Cali - AV 6A Bis # 35N - 100 Of 212 | +57 315 5776200 
Bogotá - Calle 69 # 4 - 48 Of 502 | +57 317 3795688

gha.com.co

     

Aviso de Confidencialidad:  La reproducción, copia, publicación, revelación y/o distribución, así como cualquier uso comercial o no comercial de la información contenida en
este Correo Electrónico y sus adjuntos se encuentra proscrito por la Ley. Al ser destinatario del presente correo y no devolverlo acepta que el manejo de la información aquí
contenida debe manejarse de manera confidencial y reservada. Si usted no es destinatario por favor contacte al remitente y elimine copia del correo, así como de sus adjuntos.
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Email and its attached files are prohibited by law. If you are the intended recipient you agree that the information contained herein must be used and managed in both,
confidential and reserved manner. If you are not the intended recipient please contact the sender and delete a copy of the mail as well as its attachments
 

De: ALEJANDRA SANTODOMINGO <ALEJANDRA.SANTODOMINGO.EXT@PREVISORA.GOV.CO>
Enviado: miércoles, 11 de septiembre de 2024 8:23
Para: Gustavo Alberto Herrera Avila <gherrera@gha.com.co>
Asunto: RV: LITISOFT 49852 COASEGURO
 
Buenos días
 
Doctor dar respuesta a correo que antecede, muchas gracias.
 
Cordialmente,
 

 
 

DOCUMENTO DE USO INTERNO

De: JUAN DAVID GALVIS <juan.galvis@previsora.gov.co>
Enviado el: martes 10 de septiembre de 2024 17:31
Para: ALEJANDRA SANTODOMINGO <ALEJANDRA.SANTODOMINGO.EXT@PREVISORA.GOV.CO>
CC: LIBARDO TOBAR <LIBARDO.TOBAR.EXT@PREVISORA.GOV.CO>
Asunto: RE: LITISOFT 49852 COASEGURO
 
Buen dia Estimados.
 
Agradecemos de su valiosa colaboración con la solicitud líneas abajo de nuestro importante Bróker de Reaseguros:
 
 
Me permito informar que el mercado nos ha solicitado la oferta de honorarios para el análisis y definición de cobertura.
 
Quedamos atentos.
 
 
Muchas Gracias. Quedamos Atentos a cualquier comentario.
 
Cordialmente
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DOCUMENTO DE USO INTERNO

 

DOCUMENTO DE USO INTERNO

De: ALEJANDRA SANTODOMINGO <ALEJANDRA.SANTODOMINGO.EXT@PREVISORA.GOV.CO>
Enviado el: viernes 23 de agosto de 2024 16:24
Para: JUAN DAVID GALVIS <juan.galvis@previsora.gov.co>
Asunto: RV: LITISOFT 49852 COASEGURO
 
Buenas tardes Juan David,
 
Me permito dar aviso del siniestro relacionado con póliza de responsabilidad civil 1020022 expedida por cali. Con los siguientes datos:
 

LITISOFT 49852
Radicado del proceso: 1900.27.06.24.1642
Fecha de notificación: 23 de agosto de 2024 – tal como se aprecia en los correos que preceden.
Etapa: el día 23 de agosto nos notificaron el auto de apertura, el cual se adjunta.
Despacho: CONTRALORIA GENERAL DE SANTIAGO DE CALI
Presuntos responsables: FULVIO LEONARDO SOTO RUBIANO Y VÍCTOR HUGO HERNÁNDEZ VALENCIA.
Apoderado: GUSTAVO ALBERTO HERRERA ÁVILA (Asignado automáticamente por el sistema)
Hechos SEGÚN EL AUTO DE APERTURA, EN EL CONTRATO NO. 400-CLT-1063-2023 CON OBJETO “DERECHO NO EXCLUSIVO DE
DISTRIBUIR LAS SEÑALES LINEALES DE TELEVISIÓN IPTV, PARA LA RECEPCIÓN
POR PARTE DE LOS CLIENTES DE LOS SISTEMAS DE DISTRIBUCIÓN CON SUSCRIPCIÓN” POR VALOR
DE $ 6.784.593.750,00. EN LA MINUTA CONTRACTUAL SE ESTABLECIDO 22.000 SUSCRIPTORES INDEPENDIENTE DE LOS
NÚMEROS DE SUSCRIPTORES A QUIEN SE COMERCIALICE, EMCALI EICE ESP MEDIANTE ESTA OFERTA COMERCIAL VENDIÓ
14.272 SUSCRIPCIONES RESTANDO UN NÚMERO DE 7.276 SUSCRIPCIONES QUE NO FUERON VENDIDAS. LO ANTERIOR, SE
OCASIONA POR FALTA DE GESTIÓN DE LA GERENCIA COMERCIAL DE TECNOLOGÍA DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES LA
CUAL, TENIENDO CONOCIMIENTO DE LOS REQUERIMIENTOS DEL CONTRATO, NO GESTIONO LAS VENTAS NECESARIAS PARA LA
COMERCIALIZACIÓN DEL TOTAL DE NÚMERO DE SUSCRIPTORES ADQUIRIDOS EN EL PAQUETE. CONFIGURÁNDOSE UNA
GESTIÓN FISCAL  ANTIECONÓMICA POR PRESUNTO DETRIMENTO PATRIMONIAL, CONFORME AL ARTÍCULO 6 DE LA LEY 610 DEL
2000, POR $1.932.488.928 CORRESPONDIENTE AL VALOR DEJADO DE RECAUDAR DURANTE LA VIGENCIA POR EMCALI,
PRODUCTO DE NO CONTAR CON LOS RESPECTIVOS SUSCRIPTORES, CONFIGURÁNDOSE EN UNA PRESUNTA FALTA
DISCIPLINARIA, ACORDE A LO ESTABLECIDO EN EL NUMERAL 1 DEL ARTÍCULO 38 DE LA LEY 1952 DEL 2019. EN CONSECUENCIA,
SE INCURRE EN DETRIMENTO PATRIMONIAL POR $1.932.488.928.
Siniestro: 28004-2024-4-13
Cuantía Detrimento: $1.932.488.928 sin indexar
Póliza: RC 1020022 endoso 3
Sin deducible pactado
Contingencia: $1.932.488.928
Reserva de indemnizaciones: $ 38.649.778.56. Según nuestra política de reservas es del 2% de la contingencia si está en auto de apertura
Calificación contingencia. EVENTUAL, pues si bien la póliza opera por reclamación, en algunas oportunidades la Contraloría no tiene en
cuenta esto y verifica que estuviese vigente para la época de los hechos.

 
 
Así mismo agradecemos nos indiques si el reasegurador está de acuerdo con el apoderado que se nombró. A fin de solicitar la propuesta de
honorarios o reasignar el proceso a la firma que el reasegurador considere pertinente. 
 
 
Cordialmente,
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De: CREACION LITISOFT <creacion.litisoft@previsora.gov.co>
Enviado el: viernes 23 de agosto de 2024 14:00
Para: Gustavo Alberto Herrera Avila <gherrera@gha.com.co>
CC: ALEJANDRA SANTODOMINGO <ALEJANDRA.SANTODOMINGO.EXT@PREVISORA.GOV.CO>
Asunto: LITISOFT 49852 RV: oficio No 1900.27.06.24.1256 Asunto: Expediente 1900.27.06.24.1642
 
 
 
Buen día,
 
Por medio de la presente, se informa de la creación del proceso Litisoft No. 49852
Por favor, diligenciar los campos faltantes y subir los demás documentos pertinentes al caso.
 

 
Quedo atenta a sus comentarios.
 
Cordialmente,
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De: NOTIFICACIONES JUDICIALES <notificacionesjudiciales@previsora.gov.co>
Enviado: viernes, 23 de agosto de 2024 11:50
Para: CREACION LITISOFT <creacion.litisoft@previsora.gov.co>
Cc: LILIANA CEPEDA <LILIANA.CEPEDA@PREVISORA.GOV.CO>
Asunto: RV: oficio No 1900.27.06.24.1256 Asunto: Expediente 1900.27.06.24.1642
 
 
 
Buen día estimada,
  
Envío documentos relacionados con un proceso nuevo para crear en Litisoft.  
  
Por favor verificar que efectivamente estemos vinculados dentro del proceso y que no se encuentre creado previamente en el aplicativo. 
 
Gracias.  
   
Cordialmente, 
 

De: Comun, Secretaria <secretariacomun@contraloriacali.gov.co>
Enviado: viernes, 23 de agosto de 2024 9:42
Para: NOTIFICACIONES JUDICIALES <notificacionesjudiciales@previsora.gov.co>
Asunto: oficio No 1900.27.06.24.1256 Asunto: Expediente 1900.27.06.24.1642
 

Señores
LA PREVISORA
 
Buenos dias de manera atenta se adjunta oficio  No 1900.27.06.24.1256
Asunto: Expediente  1900.27.06.24.1642

 
Enviado con Mailsuite  ·  Darse de baja 23/08/24, 09:41:32 a.m.
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