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EXTRAJUDICIAL

De: Roger Adrián Villalba Ortega <rvillalba@gha.com.co>
Enviado: viernes, 6 de septiembre de 2024 19:38
Para: audiencias@laequidadseguros.coop <audiencias@laequidadseguros.coop>
Cc: Néstor Ricardo Gil Ramos <ngil@gha.com.co>; Informes GHA <informes@gha.com.co>; Nicolas Loaiza Segura
<nloaiza@gha.com.co>; John Edwar Banguera Obando <jbanguera@gha.com.co>
Asunto: RESULTADO: NO ACUERDO|| CITACION A AUDIENCIA DE CONCILIACION, CUI 050016000248202311319 -
SINIESTRO 10267849
 
Buenas noches.

Espero se encuentre bien. 

Comedidamente, informo para su conocimiento y tramite consecuente que el día de ayer, 05 de septiembre de
2024, se llevó a cabo audiencia de conciliación presencial ante el Fiscal 193 en la Estrella-Antioquia.  Este es un
breve resumen de lo sucedido:

 

1. Verificación de las partes
2. Los convocantes solicitan para conciliar la cifra de190 millones
3. La empresa de transporte les propone 15 millones
4. Se nos da la palabra, ofrecemos 25 millones
5. El conductor no ofrece nada, por tanto, los convocantes manifiestan que estamos muy alejados, así, no

podemos llegar a un acuerdo
6. No hay acuerdo

Por favor encuentren adjunto el acta.

Atentamente,

Roger Adrian Villalba Ortega
Abogado Junior

Email: rvillalba@gha.com.co |  301 276 3734
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Aviso de Confidencialidad: La reproducción, copia, publicación, revelación y/o distribución, así como cualquier uso
comercial o no comercial de la información contenida en este Correo Electrónico y sus adjuntos se encuentra proscrito por
la Ley. Al ser destinatario del presente correo y no devolverlo acepta que el manejo de la información aquí contenida debe
manejarse de manera confidencial y reservada. Si usted no es destinatario por favor contacte al remitente y elimine copia
del correo, así como de sus adjuntos.
 
Confidentiality Notice: The reproduction, copying, publication, disclosure and/or distribution, as well as any commercial or
non-commercial use of the information contained in this Email and its attached files are prohibited by law. If you are the
intended recipient you agree that the information contained herein must be used and managed in both, confidential and
reserved manner. If you are not the intended recipient please contact the sender and delete a copy of the mail as well as its
attachments.

De: audiencias <audiencias@laequidadseguros.coop>
Enviado: martes, 3 de septiembre de 2024 15:34
Para: Néstor Ricardo Gil Ramos <ngil@gha.com.co>
Cc: John Edwar Banguera Obando <jbanguera@gha.com.co>; Valeria Suarez Labrada <vsuarez@gha.com.co>; Informes
GHA <informes@gha.com.co>; Gustavo Alberto Herrera Avila <gherrera@gha.com.co>; Notificaciones GHA
<notificaciones@gha.com.co>; Ana María Barón Mendoza <abaron@gha.com.co>; Mayerly Ayala Rivera
<mayala@gha.com.co>
Asunto: RV: CITACION A AUDIENCIA DE CONCILIACION, CUI 050016000248202311319 - SINIESTRO 10267849
 
Buen día.
 
Dres., remito indicaciones para ser utilizadas en el momento de llevarse a cabo la audiencia programada para
el jueves, 5 de septiembre de 2024
 
Siniestro: 10267849
Póliza: AA075827
Producto: RCE SERVICIO PUBL
Tomador: ALIANZA MEI EMPRESAS S.A.S.
Asegurado: JHONNY ALEXANDER PEREZ CONTRERAS
Prima: ok
Placa: STC407
Amparos afectados: lesiones o muerte 1 persona
Valores asegurados: 60 smmlv
Fecha del siniestro: 30 de diciembre de 2022
 
Convocante: Fiscalia 050016000248202311319
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Antecedentes:

Caso 206702: reclamo presentado por HAIBBER CARO DAVILA apoderado de LUIS FERNANDO PEREZ
HERRERA.

Pretensiones $ 613.830.258
Reclamo fue objetado con fundamento en la no acreditación de ocurrencia (concurrencia de culpas) y
cuantía. Sin embargo, la compañía ha realizado acercamientos con el abogado realizando
ofrecimiento verbales, en procura de alcanzar un acuerdo.

 
Víctima: LUIS FERNANDO PEREZ HERRERA de 61 años – (peatón que se encontraba sobre la vía hablando por
celular)
Sufrió politraumas, fracturas del segundo al cuarto metatarsianos del pie derecho (manejo con osteosíntesis).

DML: determina una Incapacidad médico legal definitiva de 65 días con secuelas médico legales por
perturbación funcional del miembro inferior derecho (por la limitación en los arcos de movilidad de tobillo
y dedos del pie derecho), perturbación funcional del órgano de la locomoción (por la cojera residual que
presenta), y perturbación funcional del órgano del sistema músculo esquelético, de carácter transitorio.

Reporte de marcha antálgica a expensas del miembro inferior izquierdo, sin ayudas de ningún tipo. Al
examen físico presenta anquilosis del segundo artejo derecho, con imposibilidad para la flexo-extensión
de todos los dedos del pie derecho, con disminución en la dorsiflexión del tobillo, e hipoestesia en
artejos, marcha con apoyo en talón derecho, no asienta parte delantera del pie por dolor. Refiere dolor
ocasional en parrilla costal posterior derecha, especialmente cuando adopta la posición acostado.

Calificación de invalidez de JRCI de Antioquia que determina una PCL del 22.58%
 
Indicaciones Agradezco por favor su asistencia a la diligencia programada, manifestar que a La Equidad le
asiste animo conciliatorio. Señalar que no se encuentra acreditación de la cuantía de lo pretendido.
No obstante, informar que se identifican múltiples causas en cabeza de los involucrados (incluyendo la victima)
que concurrieron para que se originara el siniestro vial y el resultado lesivo reclamado.

Se autoriza a realizar ofrecimiento hasta por $30.000.000.
 
En lo posible evitar que la audiencia se suspenda o reprograme, en caso de no aceptación de nuestra
propuesta, solicitar que se levante constancia de no acuerdo, destacando que la audiencia a la que se nos
convoca emana de una investigación penal, proceso en el que LA EQUIDAD SEGUROS GENERALES O.C. no es
parte.
 
Cordialmente,
 
Audiencias - Gerencia Nacional de Indemnizaciones
Lorena Cortés Bonilla | Analista de indemnizaciones
( (1) 592 29 29 Ext. 1079| Horario de atención: 7:00 a.m. – 4:00 p.m.
* audiencias@laequidadseguros.coop| + www.laequidadseguros.coop
 

 
P Antes de imprimir, piense en su compromiso con el medio ambiente.
 
NOTA CONFIDENCIAL: La información contenida en este correo y en sus anexos y/o archivos adjuntos, es confidencial y tiene carácter reservado. La misma es

propiedad de La Equidad Seguros O.C. y está dirigida para conocimiento estricto de la persona o entidad destinataria(s), quien es (son) responsable(s) por su

custodia y conservación. Si no es el receptor autorizado, cualquier retención, difusión, distribución o copia de este mensaje es prohibida y será sancionada por

la ley. Si por error recibe este mensaje, favor reenviarlo y borrar el mensaje recibido inmediatamente. La compañía no es responsable por la transmisión de virus

informáticos, ni por las opiniones expresadas en este mensaje, ya que estas son exclusivas del autor.
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De: Néstor Ricardo Gil Ramos <ngil@gha.com.co>
Enviado el: martes, 27 de agosto de 2024 9:29 a. m.
Para: audiencias <audiencias@laequidadseguros.coop>
CC: John Edwar Banguera Obando <jbanguera@gha.com.co>; Valeria Suarez Labrada <vsuarez@gha.com.co>; Informes
GHA <informes@gha.com.co>; Gustavo Alberto Herrera Avila <gherrera@gha.com.co>; Notificaciones GHA
<notificaciones@gha.com.co>; Ana María Barón Mendoza <abaron@gha.com.co>; Mayerly Ayala Rivera
<mayala@gha.com.co>; CAD GHA <cad@gha.com.co>
Asunto: RE: CITACION A AUDIENCIA DE CONCILIACION, CUI 050016000248202311319 - SINIESTRO 10267849
 
Estimada Doctora Lorena, reciba un cordial saludo.
 
Agradecemos la confianza depositada en nuestro equipo jurídico, y manifestamos que aceptamos
gustosos la asignación de representar a la compañía en audiencia de conciliación que se adelantará
ante la Fiscalía Local 193 de la Estrella - Antioquia, el día 5 de septiembre de 2024, a partir de las 9
de la mañana.
 
Con el fin de cumplir a cabalidad con la asignación, rogamos nos compartan los antecedentes del caso
y las indicaciones para la audiencia.
 
Estaremos atentos a suministrar cualquier información adicional y en espera de lo solicitado.
 
Cordialmente
 

NESTOR RICARDO GIL RAMOS

 

 

 
Abogado Senior  

             ÁREA PENAL  

 
+57 3183247269

(+57) (2) 669 4075 -

(+57) (1) 743 6592

 

  ngil@gha.com.co   

 

 
 

 GHA.COM.CO  
 

 
 

Reservar un momento para reunirse conmigo
Aviso de Confidencialidad:  La reproducción, copia, publicación, revelación y/o distribución, así como
cualquier uso comercial o no comercial de la información contenida en este Correo Electrónico y sus
adjuntos se encuentra proscrito por la Ley. Al ser destinatario del presente correo y no devolverlo acepta
que el manejo de la información aquí contenida debe manejarse de manera confidencial y reservada.
Si usted no es destinatario por favor contacte al remitente y elimine copia del correo, así como de sus
adjuntos.
Confidentiality Notice: The reproduction, copying, publication, disclosure and/or distribution, as well as
any commercial or non-commercial use of the information contained in this Email and its attached files
are prohibited by law. If you are the intended recipient you agree that the information contained herein
must be used and managed in both, confidential and reserved manner. If you are not the intended
recipient please contact the sender and delete a copy of the mail as well as its attachments
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De: audiencias <audiencias@laequidadseguros.coop>
Enviado: lunes, 26 de agosto de 2024 13:58
Para: Valeria Suarez Labrada <vsuarez@gha.com.co>; Néstor Ricardo Gil Ramos <ngil@gha.com.co>; Informes GHA
<informes@gha.com.co>; Gustavo Alberto Herrera Avila <gherrera@gha.com.co>; John Edwar Banguera Obando
<jbanguera@gha.com.co>
Asunto: RV: CITACION A AUDIENCIA DE CONCILIACION, CUI 050016000248202311319 - SINIESTRO 10267849
 
Buen día
 
Dres. agradecemos por favor nos confirme su disponibilidad y agendamiento para atender la audiencia de
conciliación programada para el próximo jueves, 5 de septiembre de 2024, a las 9:00 a.m., en Fiscalía de La
Estrella Antioquia.
 
Siniestro: 10267849
 
Las respectivas indicaciones serán remitidas días antes de la celebración de la diligencia.
 
Cordialmente
 
Audiencias - Gerencia Nacional de Indemnizaciones
Lorena Cortés Bonilla | Analista de indemnizaciones
* audiencias@laequidadseguros.coop| + www.laequidadseguros.coop  
( (1) 592 29 29 Ext. 1079| Horario de atención: 7:00 a.m. – 4:00 p.m.
 

 
P Antes de imprimir, piense en su compromiso con el medio ambiente.
 
NOTA CONFIDENCIAL: La información contenida en este correo y en sus anexos y/o archivos adjuntos, es confidencial y tiene carácter reservado. La misma es

propiedad de La Equidad Seguros O.C. y está dirigida para conocimiento estricto de la persona o entidad destinataria(s), quien es (son) responsable(s) por su

custodia y conservación. Si no es el receptor autorizado, cualquier retención, difusión, distribución o copia de este mensaje es prohibida y será sancionada por

la ley. Si por error recibe este mensaje, favor reenviarlo y borrar el mensaje recibido inmediatamente. La compañía no es responsable por la transmisión de virus

informáticos, ni por las opiniones expresadas en este mensaje, ya que estas son exclusivas del autor.

 
 
 
 

De: Notificacionesjudicialeslaequidad <Notificacionesjudicialeslaequidad@laequidadseguros.coop>
Enviado el: domingo, 25 de agosto de 2024 6:43 p. m.
Para: audiencias <audiencias@laequidadseguros.coop>
Asunto: RV: CITACION A AUDIENCIA DE CONCILIACION, CUI 050016000248202311319
 
 
 
De: Jenny Patricia Palacio Soto <jenny.palacio@fiscalia.gov.co>
Enviado el: jueves, 22 de agosto de 2024 10:22 a. m.
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Para: cheins641@hotmail.com; Peithós Abogado&Asociados <peithosabogadoasociados@gmail.com>;
Notificacionesjudicialeslaequidad <Notificacionesjudicialeslaequidad@laequidadseguros.coop>;
carodavila.abogado@gmail.com; notificacionjudicial@alianzamei.com.co; notificacionjudicial@solobus.com.co
Asunto: CITACION A AUDIENCIA DE CONCILIACION, CUI 050016000248202311319
 
Bueno
 
Señores me permito adjuntar al presente citación para audiencia de conciliación que se llevará a cabo
en en este despacho en la fecha y hora que se indica en oficio adjunto, por lesiones en accidente de
tránsito ocurrido el 30 de diciembre de 2022 en Calle 76 sur   60  51, Estación de Servicio  Terpel la
Estrella, donde resultó involucrado el vehículo afiliado a la  Empresa Solo Bus de placas  STC407,
propiedad del señor  JOHNY ALEXANDER PEREZ CONTRERAS C.C. 1.039.450.570, con POLIZA No.
AA 075827 – Vigencia 21-10-2022 al 21-10-2023, de Seguros La Equidad y conducido por el señor
DUVAN ANTONIO CARO LUGO, identificado con C.C. 1033649982.
 
Solicito al Representante legal de la empresa SOLO BUS se sirva allegar estas citaciones a los
señores JOHNY ALEXANDER PEREZ CONTRERAS, propitario del vehículo afiliado a esa empresa y
al conductor del mismo, señor DUVAN ANTONIO CARO LUGO. 
 
Cordialmente,
 
JENNY PATRICIA PALACIO SOTO
ASISTENTE DE FISCAL II 
 
Cuidemos del medio ambiente. Por favor no imprima este e-mail si no es necesario.
 
NOTA CONFIDENCIAL DE LA FISCALIA GENERAL DE LA NACIÓN:  Este mensaje (incluyendo
cualquier anexo) contiene información confidencial y se encuentra protegido por la Ley. Sólo puede ser
utilizada por la persona o compañía a la cual está dirigido. Si usted no es el receptor autorizado, o por
error recibe este mensaje, favor borrarlo inmediatamente. Cualquier retención difusión, distribución,
copia o toma cualquier acción basado en ella, se encuentra estrictamente prohibido.
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