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RV: AVISO REASEGURO RV: LITISOFT 50126 RV: oficio No 1900.27.06.24.1331 Asunto: Expediente 1900.27.06.24.1615

Desde ALEJANDRA SANTODOMINGO <ALEJANDRA.SANTODOMINGO.EXT@PREVISORA.GOV.CO>
Fecha Jue 19/12/2024 8:35
Para Monica Liceth Torres Escobar <mtorres@gha.com.co>

Buenos días
 
Doctora cordial saludo adjunto en correo que antecede confirmación de honorarios, por favor cargar los documentos correspondientes a litisoft,
muchas gracias.
 
Cordialmente,
 

 

DOCUMENTO DE USO INTERNO

De: JUAN DAVID GALVIS <juan.galvis@previsora.gov.co>
Enviado el: miércoles 18 de diciembre de 2024 17:24
Para: ALEJANDRA SANTODOMINGO <ALEJANDRA.SANTODOMINGO.EXT@PREVISORA.GOV.CO>
CC: LIBARDO TOBAR <LIBARDO.TOBAR.EXT@PREVISORA.GOV.CO>
Asunto: RE: AVISO REASEGURO RV: LITISOFT 50126 RV: oficio No 1900.27.06.24.1331 Asunto: Expediente 1900.27.06.24.1615

 
Buen dia Estimados
 
Amablemente compartimos comentarios de aprobación por parte del mercado reasegurador en cuanto a los honorarios presentados.
 
 
A continuación la aprobación de los Reaseguradores en los siguientes términos:
 
“Confirmamos nuestro acuerdo con el monto sugerido por Previsora de COP$19.500.000.”
 
Quedamos atentos al envío de la factura/cuenta de cobro por el anticipo de los honorarios y a los desarrollos del caso.
 
 
Muchas Gracias. Quedamos Atentos a cualquier comentario.
 
Cordialmente
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De: ALEJANDRA SANTODOMINGO <ALEJANDRA.SANTODOMINGO.EXT@PREVISORA.GOV.CO>
Enviado el: lunes 2 de diciembre de 2024 14:49
Para: JUAN DAVID GALVIS <juan.galvis@previsora.gov.co>
Asunto: RV: AVISO REASEGURO RV: LITISOFT 50126 RV: oficio No 1900.27.06.24.1331 Asunto: Expediente 1900.27.06.24.1615

 
Buenas tardes
 
Juan David cordial saludo, quería saber si ya confirmaron los honorarios de este proceso, quedo atenta muchas gracias.
 
 
Cordialmente,
 

 
De: ALEJANDRA SANTODOMINGO
Enviado el: viernes 27 de septiembre de 2024 9:30
Para: JUAN DAVID GALVIS <juan.galvis@previsora.gov.co>
Asunto: RV: AVISO REASEGURO RV: LITISOFT 50126 RV: oficio No 1900.27.06.24.1331 Asunto: Expediente 1900.27.06.24.1615
 
Buenos días
 
Juan David adjunto propuesta de honorarios muchas gracias.
 
Cordialmente,
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De: Monica Liceth Torres Escobar <mtorres@gha.com.co>
Enviado el: jueves 26 de septiembre de 2024 19:19
Para: ALEJANDRA SANTODOMINGO <ALEJANDRA.SANTODOMINGO.EXT@PREVISORA.GOV.CO>
CC: informes@gha.com.co; Gustavo Alberto Herrera Avila <gherrera@gha.com.co>; Santiago Rojas Buitrago <srojas@gha.com.co>; jacosta@gha.com.co; Nicolas Loaiza Segura
<nloaiza@gha.com.co>
Asunto: RV: AVISO REASEGURO RV: LITISOFT 50126 RV: oficio No 1900.27.06.24.1331 Asunto: Expediente 1900.27.06.24.1615
 
Apreciada Doctora Alejandra buenas tardes
 
Conforme con su solicitud remito la propuesta de honorarios en el proceso de la referencia.
 
Quedamos atentos a sus valiosos comentarios.
 
Cordial saludo.
 
 

Monica Liceth Torres Escobar
Profesional Senior II

Email: mtorres@gha.com.co |  316 875 2289

Cali - AV 6A Bis # 35N - 100 Of 212 | +57 315 577 6200
Bogotá - Calle 69 # 4 - 48 Of 502 | +57 317 379 5688

gha.com.co
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De: ALEJANDRA SANTODOMINGO <ALEJANDRA.SANTODOMINGO.EXT@PREVISORA.GOV.CO>
Enviado: miércoles, 25 de septiembre de 2024 16:48
Para: Gustavo Alberto Herrera Avila <gherrera@gha.com.co>
Asunto: RV: AVISO REASEGURO RV: LITISOFT 50126 RV: oficio No 1900.27.06.24.1331 Asunto: Expediente 1900.27.06.24.1615
 
Buenas tardes
 
Doctor por favor dar respuesta a correo que antecede, muchas gracias.
 
Cordialmente,
 

 
 

DOCUMENTO DE USO INTERNO

De: JUAN DAVID GALVIS <juan.galvis@previsora.gov.co>
Enviado el: miércoles 25 de septiembre de 2024 16:45
Para: ALEJANDRA SANTODOMINGO <ALEJANDRA.SANTODOMINGO.EXT@PREVISORA.GOV.CO>
CC: LIBARDO TOBAR <LIBARDO.TOBAR.EXT@PREVISORA.GOV.CO>; OLMER ALEJANDRO PIEDRAHITA <olmer.piedrahita.ext@previsora.gov.co>; JUAN CARLOS LOPEZ MENDOZA
<juan.lopez@previsora.gov.co>
Asunto: RE: AVISO REASEGURO RV: LITISOFT 50126 RV: oficio No 1900.27.06.24.1331 Asunto: Expediente 1900.27.06.24.1615
 
Buen día Estimada,
 Agradecemos de tu valiosa colaboración con la solicitud líneas abajo de nuestro importante Bróker de Reaseguros,
Me permito informar que hemos notificado el proceso a los mercados reaseguradores; sin embargo, es necesario nos puedas remitir la oferta de servicios profesionales a fin de
obtener la autorización del apoderado.
 
Muchas Gracias. Quedamos Atentos a cualquier comentario.
 
Cordialmente
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DOCUMENTO DE USO INTERNO

De: ALEJANDRA SANTODOMINGO <ALEJANDRA.SANTODOMINGO.EXT@PREVISORA.GOV.CO>
Enviado el: viernes 13 de septiembre de 2024 10:56
Para: JUAN DAVID GALVIS <juan.galvis@previsora.gov.co>
Asunto: AVISO REASEGURO RV: LITISOFT 50126 RV: oficio No 1900.27.06.24.1331 Asunto: Expediente 1900.27.06.24.1615
 
Buenos días juan David
 
Me permito dar aviso del siniestro relacionado con póliza de responsabilidad civil 1021084 expedida por cali. Con los siguientes datos:
 

LITISOFT 50126
Radicado del proceso: 1900.27.06.24.1516
Fecha de notificación: 30 de agosto de 2024 – tal como se aprecia en los correos que preceden.
Etapa: el día 30 de agosto nos notificaron el auto de apertura, el cual se adjunta.
Despacho: CONTRALORIA GENERAL DE SANTIAGO DE CALI
Presuntos responsables: MARCO AURELIO VERA DIAZ.
Apoderado: GUSTAVO ALBERTO HERRERA ÁVILA (Asignado automáticamente por el sistema)
Hechos: EN LA EJECUCIÓN DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO S/N CELEBRADO EL AÑO 1997 POR EL MUNICIPIO DE
SANTIAGO DE CALI Y LA EMPRESA DE ENERGIA ELECTRICA DE CALI S.A. ESP, “ENERCALI S.A. ESP” HOY EMCALI EICE ESP, LA
UAESP MANIFIESTA AL ENTE DE CONTROL: “ EN CUANTO AL INDICADOR APLICADO POR EL DISTRITO A EMCALI EICE ESP PARA
EL DESCUENTO POR FALLAS DE ENERGÍA DURANTE LA VIGENCIA 2021 SE INFORMA QUE TAL COMO LO ESTABLECE LA
RESOLUCIÓN CREG 123, SE APLICA EL ÍNDICE DE DISPONIBILIDAD PARA EL CALCULO DE LA CARGA CONSUMIDA POR EL
SISTEMA DE ALUMBRADO PUBLICO CADA MES”. AL NO LIQUIDARSE LA CARGA DE ENERGÍA CON EL FACTOR 97% PARA CADA
NIVEL POR LA TARIFA MENSUAL PACTADA, SE EVIDENCIA UN MAYOR VALOR LIQUIDADO/CONCILIADO/FACTURADO Y PAGADO
POR LA SUPERVISIÓN DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO S/N DE 1997 A FAVOR DE EMCALI EICE ESP.  CAUSANDO UN
DETRIMENTO PATRIMONIAL EN LA SUMA DE $1.930.498.107, 48.
Siniestro: 20824-2024-4-13
Cuantía Detrimento: $1.930.498.107 sin indexar
Póliza: RC 1021084 endoso 0
Sin deducible pactado
Contingencia: $1.500.000.000
Reserva de indemnizaciones: $ 30.000.000. Según nuestra política de reservas es del 2% de la contingencia si está en auto de apertura
Calificación contingencia. EVENTUAL, pues si bien la póliza opera por reclamación, en algunas oportunidades la Contraloría no tiene en
cuenta esto y verifica que estuviese vigente para la época de los hechos.

 
 
 
 
Cordialmente,
 

 

26/12/24, 8:13 Correo: Monica Liceth Torres Escobar - Outlook

https://outlook.office.com/mail/id/AAQkAGFhMjZlOTMxLTI2NTctNDIyOC1hNzU1LTFhYjU0ZGE3ODFhOAAQAJH1s%2BJ5uVZJsyjBb5EXZGU%3D 5/7

mailto:ALEJANDRA.SANTODOMINGO.EXT@PREVISORA.GOV.CO
mailto:juan.galvis@previsora.gov.co


De: CREACION LITISOFT <creacion.litisoft@previsora.gov.co>
Enviado el: lunes 2 de septiembre de 2024 9:41
Para: Gustavo Alberto Herrera Avila <gherrera@gha.com.co>
CC: ALEJANDRA SANTODOMINGO <ALEJANDRA.SANTODOMINGO.EXT@PREVISORA.GOV.CO>
Asunto: LITISOFT 50126 RV: oficio No 1900.27.06.24.1331 Asunto: Expediente 1900.27.06.24.1615
 
 
 
Buen día,

 

Por medio de la presente, se informa de la creación del proceso Litisoft No. 50126

Por favor, diligenciar los campos faltantes y subir los demás documentos pertinentes al caso.

 

 
Quedo atenta a sus comentarios.
 
Cordialmente,

 

De: NOTIFICACIONES JUDICIALES <notificacionesjudiciales@previsora.gov.co>
Enviado: lunes, 2 de septiembre de 2024 9:26
Para: CREACION LITISOFT <creacion.litisoft@previsora.gov.co>
Cc: LILIANA CEPEDA <LILIANA.CEPEDA@PREVISORA.GOV.CO>
Asunto: RV: oficio No 1900.27.06.24.1331 Asunto: Expediente 1900.27.06.24.1615
 
 
 

Buen día estimada,

  

Envío documentos relacionados con un proceso nuevo para crear en Litisoft.  

  

Por favor verificar que efectivamente estemos vinculados dentro del proceso y que no se encuentre creado previamente en el aplicativo. 

 

Gracias.  

   

Cordialmente, 
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De: Comun, Secretaria <secretariacomun@contraloriacali.gov.co>
Enviado: viernes, 30 de agosto de 2024 11:04
Para: NOTIFICACIONES JUDICIALES <notificacionesjudiciales@previsora.gov.co>
Asunto: oficio No 1900.27.06.24.1331 Asunto: Expediente 1900.27.06.24.1615
 
Señores 
PREVISORA
 
Buenos dias de manera atenta se adjunta oficio  No 1900.27.06.24.1331
Asunto: Expediente 1900.27.06.24.1615

 
Mailsuite Enviado con Mailsuite  ·  Darse de baja 30/08/24, 11:03:47 a.m.
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