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RV: Indicaciones RV: CITACIONES CONCILIACION VS. DIEGO LUIS BENAVIDEZ OROZCO - RADICADO 760016099165202481239 - STRO 10300676

Desde Informes GHA <informes@gha.com.co>
Fecha Mar 03/12/2024 8:03
Para CAD GHA <cad@gha.com.co>

EXTRAJUDICIAL

De: Néstor Ricardo Gil Ramos <ngil@gha.com.co>
Enviado: lunes, 2 de diciembre de 2024 17:02
Para: audiencias <audiencias@laequidadseguros.coop>; Informes GHA <informes@gha.com.co>; John Edwar Banguera Obando <jbanguera@gha.com.co>; Gustavo Alberto
Herrera Avila <gherrera@gha.com.co>; Mariana Rubio Sandoval <mrubio@gha.com.co>; Mayerly Ayala Rivera <mayala@gha.com.co>
Asunto: RE: Indicaciones RV: CITACIONES CONCILIACION VS. DIEGO LUIS BENAVIDEZ OROZCO - RADICADO 760016099165202481239 - STRO 10300676
 
Estimada Doctora Jazmin, reciba un cordial saludo.

Comedidamente informo que la audiencia programada para el día 21 de noviembre de 2024, ante la Fiscalía Local 60 de Cali, no se llevó a cabo debido a que el
proceso ya se encuentra archivado, por indemnización a las víctimas.

Cordialmente

NESTOR RICARDO GIL RAMOS

 

 

Abogado Senior
             ÁREA PENAL

 
+57 3183247269

(+57) (2) 669 4075 -
(+57) (1) 743 6592

  ngil@gha.com.co 

   GHA.COM.CO

 
 

 

Reservar un momento para reunirse conmigo

Aviso de Confidencialidad:  La reproducción, copia, publicación, revelación y/o distribución, así como
cualquier uso comercial o no comercial de la información contenida en este Correo Electrónico y sus
adjuntos se encuentra proscrito por la Ley. Al ser destinatario del presente correo y no devolverlo acepta
que el manejo de la información aquí contenida debe manejarse de manera confidencial y reservada.
Si usted no es destinatario por favor contacte al remitente y elimine copia del correo, así como de sus
adjuntos.
Confidentiality Notice: The reproduction, copying, publication, disclosure and/or distribution, as well as
any commercial or non-commercial use of the information contained in this Email and its attached files
are prohibited by law. If you are the intended recipient you agree that the information contained herein
must be used and managed in both, confidential and reserved manner. If you are not the intended
recipient please contact the sender and delete a copy of the mail as well as its attachments
 

De: audiencias <audiencias@laequidadseguros.coop>
Enviado: jueves, 14 de noviembre de 2024 10:17
Para: Néstor Ricardo Gil Ramos <ngil@gha.com.co>; Informes GHA <informes@gha.com.co>; John Edwar Banguera Obando <jbanguera@gha.com.co>; Gustavo Alberto Herrera
Avila <gherrera@gha.com.co>; Mariana Rubio Sandoval <mrubio@gha.com.co>
Asunto: Indicaciones RV: CITACIONES CONCILIACION VS. DIEGO LUIS BENAVIDEZ OROZCO - RADICADO 760016099165202481239 - STRO 10300676
 
Cordial saludo
 
Remito indicaciones para ser utilizadas en el momento de llevarse a cabo la audiencia programada para el 21 de noviembre de 2024 a las 10:30 hrs
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Siniestro 10300676
Caso OnBase:
Fecha del siniestro: 22 de abril de 2024
Fecha de aviso: 7 de junio de 2024
Póliza: AB001755
Producto: RCE SERVICIO PUBLICO 0116
Tomador: KEVIN SANTIAGO CORREA SUAZA
Asegurado: KEVIN SANTIAGO CORREA SUAZA
Prima: Ok
Placa: LUY758
Amparos afectados: Lesiones o muerte de una persona /Daños a bienes de terceros
Valores asegurados: $600.000.000=
Deducible DBT: 10% min $1.300.000
Pretensiones: : $13.042.737
Radicado fiscalía: 760016099165202481239 ACTIVO
 
Convocantes MANUEL FELIPE TRUQUE DEVIA - ANDRES MAURICIO CUESTA RODRIGUEZ- JHON STIVEN PALACIO CARDENAS (menor)
 
Antecedentes
 
Apoderado MANUEL FELIPE TRUQUE DEVIA
ANDRES MAURICIO CUESTA RODRIGUEZ (victima directa), YARETH ACRDENAS TREJOS quien actúa en nombre propio y en representación de
JHON STIVEN PALACIO CARDENAS (victima directa)
 
Hechos:
- Sin aviso del asegurado
- Con el reclamo aportan IPAT, se confirma fecha de ocurrencia, accidente ocurre en Cali
VH 1 asegurado LUY758 conductor DIEGO LUIS BENAVIDES OROZCO
VH 2  tercero PNQ16G conductor ANDRES MAURICIO CUESTA RODRIGUEZ
Pasajero VH 2 JHON STIVEN PALACIO CARDENAS
Codificación   104 y 122 - al conductor VH 1
Observaciones: "Hipótesis para el vh 1 de placa LUY758 por girar bruscamente a la izquierda invadiendo carril, no estar pendiente de los demás actores viales"
Análisis de Responsabilidad: Se analiza como culpa exclusiva del asegurado
 
Victima 1. ANDRES : 83 años a la fecha del accidente. Actividad se desconoce.
Sufrió politraumas, quemadura por fricción en antebrazo derecho. Contusiones en extremidades (manejo clínico: analgésico)
"           Dictamen de medicina legal: primera valoración realizada el 18 de mayo de 2024, en la que determinan 15 dias de incapacidad definitivos, secuelas por
determinar.
"           No aportan DML definitivo
Victima 2. JHON STIVEN: 10 años a la fecha del accidente. Actividad: n/a
Padre JHON EDISON PALACIO ACEVEDO (no incluido en el reclamo) - madre YARETH ACRDENAS TREJOS.
Sufrió politraumas (manejo clínico: analgésico)
"           Dictamen de medicina legal: primera valoración realizada el 18 de mayo de 2024, en la que determinan 10 dias de incapacidad definitivos, sin secuelas.
"           No aportan DML definitivo
 
Al final se llego a un acuerdo por la suma total de $6.000.000= pagados así:
 
- $3.500.000  ANDRES MAURICIO CUESTA  ID. C.C.: 94060410
- $700.000 YARETH CARDENAS TREJOS ID. C.C.: 1130631421 
- $1.800.000 MANUEL FELIPE TRUQUE DEVIA ID. C.C.: 1107512153
 
Indicaciones:
 
Conforme con lo anterior, agradezco por favor su asistencia a la diligencia programada, verificar las pretensiones del afectado y los documentos con los que las
soporta.
 
Indicar que NO nos asiste ánimo conciliatorio. Por cuanto ya hubo indemnización, adjunto remito soportes de pago
 
En el evento que en audiencia aporten documentos que permitan realizar un nuevo análisis, favor tomar fotos enviarlas adjuntas al presente correo y
comunicarse conmigo al 318 344 0620 con el fin de revisar el caso.
 
Cordialmente
 
Audiencias- Gerencia Nacional de Indemnizaciones
Jazmin Mojica – Analista de indemnizaciones
audiencias@laequidadseguros.coop| + www.laequidadseguros.coop  
Bogotá D.C.– Colombia

P Antes de imprimir, piense en su compromiso con el medio ambiente
NOTA CONFIDENCIAL. "La información contenida en este correo y en sus anexos y/o archivos adjuntos, es confidencial y tiene carácter
reservado. La misma es propiedad de La Equidad Seguros O.C. y está dirigida para conocimiento estricto de la persona o entidad destinataria(s),
quien es (son) responsable(s) por su custodia y conservación. Si  no es el receptor autorizado, cualquier retención, difusión, distribución o  copia de
este mensaje es prohibida y será sancionada por la ley. Si por error  recibe este mensaje, favor reenviarlo y borrar el mensaje recibido 
inmediatamente. La compañía no
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De: Néstor Ricardo Gil Ramos <ngil@gha.com.co>
Enviado el: miércoles, 4 de septiembre de 2024 9:20 a. m.
Para: audiencias <audiencias@laequidadseguros.coop>
CC: Informes GHA <informes@gha.com.co>; John Edwar Banguera Obando <jbanguera@gha.com.co>; Gustavo Alberto Herrera Avila <gherrera@gha.com.co>; Notificaciones
GHA <notificaciones@gha.com.co>; Mayerly Ayala Rivera <mayala@gha.com.co>; John Edwar Banguera Obando <jbanguera@gha.com.co>; Valeria Suarez Labrada
<vsuarez@gha.com.co>; CAD GHA <cad@gha.com.co>
Asunto: RE: CITACIONES CONCILIACION VS. DIEGO LUIS BENAVIDEZ OROZCO - RADICADO 760016099165202481239 - STRO 10300676
 
Estimada Doctora Lorena, reciba un cordial saludo.
 
Agradecemos la confianza depositada en nuestro equipo jurídico, y manifestamos que aceptamos gustosos la asignación de representar a la
compañía ante la Fiscalía 60 Local de Cali - Valle, en audiencia de conciliación programada para el día 21 de noviembre de 2024, a partir de las
10:30 de la mañana.
 
Con el fin de cumplir a cabalidad con nuestra asignación, rogamos nos compartan los antecedentes del siniestro y las indicaciones del caso.
 
Estaremos atentos a suministrar cualquier información adicional, y en espera de lo solicitado.
 
Cordialmente 
 

NESTOR RICARDO GIL RAMOS

 

 

 
Abogado Senior  

             ÁREA PENAL  

 
+57 3183247269

(+57) (2) 669 4075 -

(+57) (1) 743 6592

 

  ngil@gha.com.co   

 

 
 

 GHA.COM.CO  
 

 
 

Reservar un momento para reunirse conmigo

Aviso de Confidencialidad:  La reproducción, copia, publicación, revelación y/o distribución, así como
cualquier uso comercial o no comercial de la información contenida en este Correo Electrónico y sus
adjuntos se encuentra proscrito por la Ley. Al ser destinatario del presente correo y no devolverlo acepta
que el manejo de la información aquí contenida debe manejarse de manera confidencial y reservada.
Si usted no es destinatario por favor contacte al remitente y elimine copia del correo, así como de sus
adjuntos.
Confidentiality Notice: The reproduction, copying, publication, disclosure and/or distribution, as well as
any commercial or non-commercial use of the information contained in this Email and its attached files
are prohibited by law. If you are the intended recipient you agree that the information contained herein
must be used and managed in both, confidential and reserved manner. If you are not the intended
recipient please contact the sender and delete a copy of the mail as well as its attachments
 

 

 
 
 
 
 
 
 

De: Informes GHA <informes@gha.com.co>
Enviado: lunes, 2 de septiembre de 2024 15:03
Para: John Edwar Banguera Obando <jbanguera@gha.com.co>; Néstor Ricardo Gil Ramos <ngil@gha.com.co>
Asunto: RV: CITACIONES CONCILIACION VS. DIEGO LUIS BENAVIDEZ OROZCO - RADICADO 760016099165202481239 - STRO 10300676
 
AGENDA EXTRAJUDICIAL
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De: audiencias <audiencias@laequidadseguros.coop>
Enviado: lunes, 2 de septiembre de 2024 14:23
Para: Valeria Suarez Labrada <vsuarez@gha.com.co>; Informes GHA <informes@gha.com.co>; John Edwar Banguera Obando <jbanguera@gha.com.co>; Ana María Barón
Mendoza <abaron@gha.com.co>; Gustavo Alberto Herrera Avila <gherrera@gha.com.co>; Kevin Orozco Rua <korozco@gha.com.co>
Asunto: RV: CITACIONES CONCILIACION VS. DIEGO LUIS BENAVIDEZ OROZCO - RADICADO 760016099165202481239 - STRO 10300676
 
Buen día
 
Dres., agradecemos por favor nos confirme su disponibilidad y agendamiento para atender la audiencia de conciliación programada para el próximo jueves, 21
de noviembre de 2024, a las 10:30 a.m., en Fiscalía Cali.
 
Siniestro: 10300676
 
Las respectivas indicaciones serán remitidas días antes de la celebración de la diligencia.
 
Cordialmente
 
Audiencias - Gerencia Nacional de Indemnizaciones
Lorena Cortés Bonilla | Analista de indemnizaciones
* audiencias@laequidadseguros.coop| + www.laequidadseguros.coop  
( (1) 592 29 29 Ext. 1079| Horario de atención: 7:00 a.m. – 4:00 p.m.
 

 
P Antes de imprimir, piense en su compromiso con el medio ambiente.
 
NOTA CONFIDENCIAL: La información contenida en este correo y en sus anexos y/o archivos adjuntos, es confidencial y tiene carácter reservado. La misma es propiedad de La Equidad Seguros O.C. y está dirigida para

conocimiento estricto de la persona o entidad destinataria(s), quien es (son) responsable(s) por su custodia y conservación. Si no es el receptor autorizado, cualquier retención, difusión, distribución o copia de este mensaje es

prohibida y será sancionada por la ley. Si por error recibe este mensaje, favor reenviarlo y borrar el mensaje recibido inmediatamente. La compañía no es responsable por la transmisión de virus informáticos, ni por las opiniones

expresadas en este mensaje, ya que estas son exclusivas del autor.
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De: Notificacionesjudicialeslaequidad <Notificacionesjudicialeslaequidad@laequidadseguros.coop>
Enviado el: lunes, 2 de septiembre de 2024 9:31 a. m.
Para: audiencias <audiencias@laequidadseguros.coop>
Asunto: RV: CITACIONES CONCILIACION VS. DIEGO LUIS BENAVIDEZ OROZCO - RADICADO 760016099165202481239
 
 
 
De: Servicio al Cliente <Servicio.Cliente@laequidadseguros.coop>
Enviado el: jueves, 29 de agosto de 2024 12:35 p. m.
Para: luz.naranjo@fiscalia.gov.co
Asunto: RV: CITACIONES CONCILIACION VS. DIEGO LUIS BENAVIDEZ OROZCO - RADICADO 760016099165202481239
 
¡Buen día, Luz gracias por comunicarse con EQUIDAD SEGUROS!
Hemos recibido su información, damos traslado en copia al correo habilitado para brindar atención a su requerimiento.
Continuaremos atentos a sus comentarios e inquietudes.
¡Hasta pronto!

Antes de imprimir, piense en su compromiso con el medio ambiente.
NOTA CONFIDENCIAL
La información contenida en este correo y en sus anexos y/o archivos adjuntos, es confidencial y tiene carácter reservado. La misma es propiedad de La Equidad
Seguros O.C. y está dirigida para conocimiento estricto de la persona o entidad destinataria(s), quien es (son) responsable(s) por su custodia y conservación. Si no
es el receptor autorizado, cualquier retención, difusión, distribución o copia de este mensaje es prohibida y será sancionada por la ley. Si por error recibe este
mensaje, favor reenviarlo y borrar el mensaje recibido inmediatamente. La compañía no es responsable por la transmisión de virus informáticos, ni por las
opiniones expresadas en este mensaje, ya que estas son exclusivas del autor.
 
Asunto: CITACIONES CONCILIACION VS. DIEGO LUIS BENAVIDEZ OROZCO - RADICADO 760016099165202481239
Emisor: luz.naranjo@fiscalia.gov.co
Fecha: 28 de ago. de 2024 13:27

-- Atentamente;  LUZ MONICA NARANJO JARAMILLOUnidad de Competencia GeneralSub Unidad Lesiones CulposasTeléfono (60) (1) 3989980
extensión 22798Fiscalía General de la NaciónAvenida Roosevelt 38 32 piso 1 Edificio Los Conquistadores – Piso 1- Cali (Valle)Cuidemos del
medio ambiente. Por favor no imprima este e-mail si no es necesario.NOTA CONFIDENCIAL DE LA FISCALIA GENERAL DE LA NACIÓN: Este
mensaje (incluyendo cualquier anexo) contiene información confidencial y se encuentra protegido por la Ley. Sólo puede ser utilizada por la
persona o compañía a la cual está dirigido. Si usted no es el receptor autorizado, o por error recibe este mensaje, favor borrarlo inmediatamente.
Cualquier retención difusión, distribución, copia o toma cualquier acción basado en ella, se encuentra estrictamente prohibido.
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