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RV: RECURSO DE REPOSICION CONTRA ACTO QUE DECIDIO NO TENER COMO PAGO
EFECTIVO EL REALIZADO EL 31 DE JULIO POR MUNDIAL DE SEGUROS RV: Pago siniestro
de cumplimiento || Compaiia Mundial de Seguros

Nicolas Loaiza Segura <nloaiza@gha.com.co>
Mié 11/09/2024 18:27

Para:Informes GHA <informes@gha.com.co>
CC:Javier Andrés Acosta Ceballos <jacosta@gha.com.co>;CAD GHA <cad@gha.com.co>;John Edwar Banguera Obando
<jbanguera@gha.com.co>

[I]J 2 archivos adjuntos (3 MB)
RECURSO DE REPOSICION FRENTE A NEGATIVA DE TENER POR PAGO EFECTIVO.pdf; RESOLUCION 189_1 (1) (1) (1).pdf;

Buen dia,

El dia de hoy radiqué recurso de reposicidn en representaciéon de Mundial en contra la decisién por
parte de la Tesoreria del Departamento del Putumayo de no tener como pago total el realizado por la
compaiiia el pasado 31 de julio de 2024.

En este recurso se cuestiond: 1) que no se tuviera en cuenta los saldos a favor del contratista para aplicar
la figura de la compensacién y 2) que se computaran intereses moratorios comerciales y no los
determinados por el numeral 8 del art. 4 de la Ley 80 de 1993.

John: Por favor crear este proceso en Case. Corresponde al Cobro Coactivo No. 2024-009.

CAD: Por favor subir los adjuntos y este correo en PDF al proceso que se cree.

Gracias!
o Nicolas Loaiza Segura
Gerente De Derecho Publico
Email: nloaiza@gha.com.co | 301 429 6553
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comercial o no comercial de la informacién contenida en este Correo Electrénico y sus adjuntos se encuentra
proscrito por la Ley. Al ser destinatario del presente correo y no devolverlo acepta que el manejo de la informacién
aqui contenida debe manejarse de manera confidencial y reservada. Si usted no es destinatario por favor contacte
al remitente y elimine copia del correo, asi como de sus adjuntos.

Confidentiality Notice: The reproduction, copying, publication, disclosure and/or distribution, as well as any
commercial or non-commercial use of the information contained in this Email and its attached files are prohibited by
law. If you are the infended recipient you agree that the information contained herein must be used and managed
in both, confidential and reserved manner. If you are not the intended recipient please contact the sender and
delete a copy of the mail as well as its attachments.

De: Notificaciones GHA <notificaciones@gha.com.co>

Enviado: miércoles, 11 de septiembre de 2024 16:55

Para: Cobro Coactivo <cobro.coactivo@putumayo.gov.co>

Asunto: RECURSO DE REPOSICION CONTRA ACTO QUE DECIDIO NO TENER COMO PAGO EFECTIVO EL REALIZADO
EL 31 DE JULIO POR MUNDIAL DE SEGUROS RV: Pago siniestro de cumplimiento | | Compafiia Mundial de Seguros

Doctora

VANESSA TATIANA RIVERA SAMBONI
Tesorera General

DEPARTAMENTO DE PUTUMAYO
cobro.coactivo@putumayo.gov.co

ASUNTO: RECURSO DE REPOSICION

GUSTAVO ALBERTO HERRERA AVILA, apoderado de la COMPANIA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.
en el proceso sancionatorio contractual citado en la referencia, respetuosamente presento RECURSO
DE REPOSICION contra la comunicacién remitida por la administracién el pasado miércoles 28 de
agosto cuando negd tener como pago efectivo el realizado por mi representada el pasado 31 de julio.

Agradezco confirmar recibido.

Cordialmente,
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L.

GUSTAVO ALBERTO HERRERA AVILA
C.C. No. 19.395.114 de Bogota
T.P. No. 39.116 del C. S. de la J.

NLS

De: Cobro Coactivo <cobro.coactivo@putumayo.gov.co>

Enviado: miércoles, 28 de agosto de 2024 12:09

Para: Notificaciones GHA <notificaciones@gha.com.co>

Asunto: Re: Pago siniestro de cumplimiento | | Compafiia Mundial de Seguros

Atento Saludo, con el presente me permito manifestarle que por ahora no es procedente aceptar el
abono realizado como pago total de la obligacidn por las siguientes razones:

1o El total de la obligacion asciende =$ 298°140.323,49, incluye clausula penal por incumplimiento la
suma de $ 269°692.249,63 mas intereses conforme al articulo 1080 Cco. hasta la fecha de
consignacion del abono $ 287448.073,86

20 Con el abono realizado por la Aseguradora, se procedio a realizar los siguientes abonos
Abono a capital =$ 59'546.430,14
Abono a intereses =$ 28°448.073,86

30 Quedando un saldo pendiente de capital de = $210°145.819,49, mas intereses desde el 2 de
agosto hasta la fecha de pago del total de la obligacion, intereses que seran liquidados cuando
se tenga la fecha de pago de la totalidad.

40 Respecto al cruce de cuentas que usted menciona, sobre el saldo pendiente a favor del contratista,

no es viable, toda vez que el unico que dispone de ese dinero es el contratista y no la
Compania Mundial de Seguros.

Cobro Coactivo
Gobernacion del Putumayo
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El mar, 27 ago 2024 a la(s) 2:57 p.m., Notificaciones GHA (notificaciones@gha.com.co) escribio:

Doctora

VANESSA TATIANA RIVERA SAMBONI
Tesorera General

DEPARTAMENTO DE PUTUMAYO
cobro.coactivo@putumayo.gov.co

TIPO DE PROCESO: SANCIONATORIO CONTRACTUAL

RESOLUCIONES: Resolucion No. 038 del 10 de octubre de 2023 que declaré el

siniestro y afecté el amparo de cumplimiento

Resolucion No. 051 del 19 de diciembre de 2023 que resolvio el

recurso de reposicion ante la Resolucién No. 038 de 2023

CONTRATANTE: GOBERNACION DEL PUTUMAYO
CONTRATO: CONTRATO DE OBRA 1225 DE 2018
ASUNTO: SOLICITUD DE RESPUESTA - PAGO DE SINIESTRO

GUSTAVO ALBERTO HERRERA AVILA, apoderado de la COMPANIA MUNDIAL DE SEGUROS
S.A. en el proceso sancionatorio contractual citado en la referencia, respetuosamente solicito me den
respuesta a la solicitud de TENER COMO PAGO EFECTIVO de acuerdo con el correo que antecede,
pues han pasado mas de 15 dias habiles sin obtener una respuesta por parte de la administracién.

Agradezco confirmar recibido.

Cordialmente,

GUSTAVO ALBERTO HERRERA AVILA
C.C. No. 19.395.114 de Bogota
T.P. 39.116 del C. S de la J.

NLS
Case 12770

De: Notificaciones GHA <notificaciones@gha.com.co>

Enviado: miércoles, 31 de julio de 2024 16:42

Para: cobro.coactivo@putumayo.gov.co <cobro.coactivo@ putumayo.gov.co>
Asunto: Pago siniestro de cumplimiento | | Compafiia Mundial de Seguros

Doctora
VANESSA TATIANA RIVERA SAMBONI
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Tesorera General
DEPARTAMENTO DE PUTUMAYO
cobro.coactivo@putumayo.gov.co

TIPO DE PROCESO: SANCIONATORIO CONTRACTUAL
RESOLUCIONES: Resolucion No. 038 del 10 de octubre de 2023 que declaré el
siniestro y afect6 el amparo de cumplimiento

Resolucion No. 051 del 19 de diciembre de 2023 que resolvio el
recurso de reposicion ante la Resolucién No. 038 de 2023

CONTRATANTE: GOBERNACION DEL PUTUMAYO
CONTRATO: CONTRATO DE OBRA 1225 DE 2018
ASUNTO: PAGO DE SINIESTRO

GUSTAVO ALBERTO HERRERA AVILA, apoderado de la COMPANIA MUNDIAL DE SEGUROS
S.A. en el proceso sancionatorio contractual citado en la referencia, respetuosamente informo a
ustedes que mi representada realiz6 el pago total debidamente liquidado con corte al 31 de julio de
2023, como lo acredito con la Orden de Pago No. 1003393 adjunta a este correo. Por otro lado,
indicamos que para la liquidacién se tuvo en cuenta lo siguiente:

Audiencia de lectura de decision de la Resolucion 051 de 2023: 21 de diciembre de 2023
Firmeza del acto administrativo: 22 de diciembre de 2023

Mes siguiente (art. 1080 del C.Co): 22 de enero de 2024

Sancién: $269.692.249,63

Saldo a favor del contratista: $189.453.155,76

Saldo después de compensacion: $80.239.093,87 (capital utilizado)

IPC inicial (enero 2024): 138,98

IPC final (junio 2024): 143,38

Capital indexado: $82.779.401,92

Interés mensual civil: 1%

En ese orden de ideas, para el corte del 31 de julio los intereses ascendian a: $87.994.504,24.

Por otro lo anterior, agradezco tener como pago efectivo de la obligacion el realizado por mi
representada.

Agradezco confirmar recibido.

Cordialmente,

GUSTAVO ALBERTO HERRERA AVILA
C.C. No. 19.395.114 de Bogota
T.P. 39.116 del C. S de la J.

NLS
Case 12770

https://outlook.office.com/mail/inbox/id/AAQkADhkZDkzMmEyLTc2NDQtNDkwMS04ODVhLTZjZjU5YjFIYmM1ZgAQAHVVGI3cPFNGjUU6DaePJnU%3D

5/5


mailto:cobro.coactivo@putumayo.gov.co

