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RV: Indicaciones RV: CITACION AUDIENCIA DE CONCILIACION HECHOS DE TRANSITO 02 JULIO
2024 AFECTAD VEHICULO DE PLACAS WON427 siniestro 10306683

Desde Informes GHA <informes@gha.com.co>
Fecha Lun 16/09/2024 15:50

Para John Edwar Banguera Obando <jbanguera@gha.com.co>; CAD GHA <cad@gha.com.co>; Ana Maria Bardn
Mendoza <abaron@gha.com.co>; Gustavo Alberto Herrera Avila <gherrera@gha.com.co>

[ﬂJ 1 archivos adjuntos (7 MB)
CITACION AUDIENCIA DE CONCILIACION EQUIDAD SEGUROS GENERALES.pdf;

EXTRAJUDICIAL

De: audiencias <audiencias@laequidadseguros.coop>

Enviado: lunes, 16 de septiembre de 2024 14:59

Para: Mariana Rubio Sandoval <mrubio@gha.com.co>; Gustavo Alberto Herrera Avila <gherrera@gha.com.co>;
Ana Maria Barén Mendoza <abaron@gha.com.co>; Informes GHA <informes@gha.com.co>; Nestor Pacheco
<Nestor.Pacheco@laequidadseguros.coop>

Cc: Carolina Fonseca <Carolina.Fonseca@laequidadseguros.coop>; William Murillo
<William.Murillo@laequidadseguros.coop>

Asunto: Indicaciones RV: CITACION AUDIENCIA DE CONCILIACION HECHOS DE TRANSITO 02 JULIO 2024 AFECTAD
VEHICULO DE PLACAS WON427 siniestro 10306683

Cordial saludo

Se remiten indicaciones para ser utilizadas en el momento de llevarse a cabo la audiencia programada
para el 18 de septiembre de 2024, a las 15:00 hrs.

Siniestro: siniestro 10306683

Caso OnBase: 21187 - para audiencia

Fecha del siniestro: 2 de julio de 2024

Poliza: AB000263

Producto: RCE 1507 fransporte de carga
Tomador: TRANSPORTES Y SERVICIOS TRANSER SAS
Asegurado: TRANSPORTES Y SERVICIOS TRANSER SAS
Placa: SWO522

Amparos afectados: danos bienes a terceros
Valores asegurados: $1.200.000.000=

Deducible: 10% minimo 1SMMLV

Pretensién: $113.000.000=

RAD FISCALIA. n/a

Convocante: CLAUDIA PATRICIA LEITON CASTELLANOS

Antecedentes:
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Sin reclamacién formal
Sin aviso de siniestro

Indicaciones:

Conforme con lo anterior, agradezco por favor su asistencia a la diligencia programada, verificar las
pretensiones del afectado y los documentos con los que las soporta.

Se requiere indicarle(s) que es preciso que presente(n) reclamacién a fravés de la pdgina web sen la
seccion Siniestros — ir a final de la pdgina botdn Radicar siniestro, con todos los anexos que en lista en
comunicaciéon adjunta a la citacién, con el fin de que esta sea analizada.

Por el momento NO nos asiste animo conciliatorio.

Por favor instemos al tomador - asegurado a presentar el aviso de siniestro.

En el evento que en audiencia aporten documentos que permitan realizar un nuevo andlisis, favor
tomar fotos enviarlas adjuntas al presente correo y comunicarse conmigo al 6019142114 ext 1293 con el
fin de revisar el caso.

Cordialmente

Audiencias- Jazmin Mojica

Gerencia Nacional de Indemnizaciones

< audiencias@laeguidadseguros.coop | [=2]  www.laeqguidadseguros.coop
Bogo‘ré D.C.- Colombia

A oy

'noBo J Uno asepuradoro cooperativa con sentido socia

&2 Antes de imprimir, piense en su compromiso con el medio ambiente

NOTA CONFIDENCIAL. "La informacién contenida en este correo y en sus anexos y/o archivos adjuntos, es confidencial y tiene cardcter reservado. La misma es propiedad de

La Equidad Seguros O.C. y estd dirigida para conocimiento estricto de la persona o entidad destinataria(s), quien es (son) responsable(s) por su custodia y conservacion. Si no
es el receptor autorizado, cualquier retencion, difusion, distribuciéon o copia de este mensaje es prohibida y serd sancionada por la ley. Si por error recibe este mensaje, favor
reenviarlo y borrar el mensaje recibido inmediatamente. La compania no es responsable por la fransmisién de virus informdaticos, ni por las opiniones expresadas en este

mensaje, ya que estas son exclusivas del autor

De: audiencias

Enviado el: jueves, 12 de septiembre de 2024 10:40 a. m.

Para: Gustavo Alberto Herrera Avila <gherrera@gha.com.co>; Informes GHA <informes@gha.com.co>; John
Edwar Banguera Obando <jbanguera@gha.com.co>; Valeria Suarez Labrada <vsuarez@gha.com.co>; Diana
Carolina Benitez Freyre <dbenitez@gha.com.co>

Asunto: RV: CITACION AUDIENCIA DE CONCILIACION HECHOS DE TRANSITO 02 JULIO 2024 VEHICULO DE PLACAS
WON427

Buen dia

Dres. Ana Maria, agradecemos por favor nos confirme su disponibilidad y agendamiento para atender
la audiencia de conciliacién programada para el proximo miércoles, 18 de septiembre de 2024, a las
3:00 p.m., en CENTRO DE CONCILIACION DE LA POLICIA NACIONAL DE CUCUTA.
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Siniestro: pendiente

Placa SW0O522

Asegurado: TRANSER

Las respectivas indicaciones serdn remitidas dias antes de la celebracion de la diligencia.
Cordialmente

Audiencias - Gerencia Nacional de Indemnizaciones

Lorena Cortés Bonilla | Analista de indemnizaciones

X audiencias@|aequidadseguros.coop | 21 www.laequidadsegquros.coop.
B (1) 592 29 29 Ext. 1079 | Horario de atencién: 7:00 a.m. — 4:00 p.m.

B g\ equidad
* SELUros &._'

\noBo ' J Una osepuradora cooperativa con sentido social %b’wt'ﬂp

2 Antes de imprimir, piense en su compromiso con el medio ambiente.

NOTA CONFIDENCIAL: La informacidn contenida en este correo y en sus anexos y/o archivos adjuntos, es confidencial y tiene cardcter reservado. La
misma es propiedad de La Equidad Seguros O.C. y estd dirigida para conocimiento estricto de la persona o entidad destinataria(s), quien es (son)
responsable(s) por su custodia y conservacion. Si no es el receptor autorizado, cualquier retencién, difusion, distribucion o copia de este mensaje es
prohibida y serd sancionada por la ley. Si por error recibe este mensaje, favor reenviarlo y borrar el mensaje recibido inmediatamente. La compania

no es responsable por la transmisién de virus informaticos, ni por las opiniones expresadas en este mensaje, ya que estas son exclusivas del autor.

De: Notificacionesjudicialeslaequidad <Notificacionesjudicialeslaequidad @laequidadseguros.coop>

Enviado el: jueves, 12 de septiembre de 2024 9:39 a. m.

Para: audiencias <audiencias@Ilaequidadseguros.coop>

Asunto: RV: CITACION AUDIENCIA DE CONCILIACION HECHOS DE TRANSITO 02 JULIO 2024 VEHICULO DE PLACAS
WON427

De: RASTRO LEGAL VIAL <rastrolegalvial@gmail.com>

Enviado el: miércoles, 11 de septiembre de 2024 11:30 a. m.

Para: Notificacionesjudicialeslaequidad <Notificacionesjudicialeslaequidad @laequidadseguros.coop>;
onequidad@laequidadseguros.coop

Asunto: CITACION AUDIENCIA DE CONCILIACION HECHOS DE TRANSITO 02 JULIO 2024 VEHICULO DE PLACAS
WON427

San José de Cucuta, 11 de septiembre del 2024

Senores;
LA EQUIDAD SEGUROS GENERALES
E. S. M.
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Por medio del presente correo me permito dirigirme ante ustedes con el fin de que asistan a la
AUDIENCIA DE CONCILIACION que se llevard a cabo el dia 18 de septiembre del 2024 a las
3:00PM, en el CENTRO DE CONCILIACION DE LA POLICIA NACIONAL DE CUCUTA, la cual queda

ubicada en la avenida 3 Demetrio Mendoza calles 22 y 24 Barrio San Mateo, del municipio de
San José de Cucuta.

Lo anterior, en ocasién a los hechos de transito ocurridos el dia 02 de julio del 2024, en donde
resulté con serios danos el vehiculo automotor de mi poderdante de placas: WON427.

Por ende, teniendo en cuenta que en los hechos se vio involucrado el vehiculo automotor de
placas: SW0522, el cual contaba con pdliza de RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL
con la aseguradora LA EQUIDAD SEGUROS GENERALES, al momento de la ocurrencia de los
hechos; es por lo que pongo en su conocimiento la presente actuaciéon de conciliacion, a fin
de que asistan a la misma en la fecha y hora senalada.

Ante cualquier solicitud puede remitirla al correo electrénico de este suscrito y al del centro de
conciliacion mecuc.cecop@policia.gov.co.

FAVOR ACUSAR RECIBIDO

ANEXO:

- Citaciones de la audiencia de conciliacioén.
- Estructura de la solicitud de conciliacién.

- Poderes.

- Tarjeta profesional del abogado.

Afentamente,
Abogado, JUAN CARLOS AVILAN CASTELLANOS

C.C. No. 79.920.809 de Bogotda D.C
T.P.No.271.476 del C.S.J.

Enviado con Mailsuite - Darse de baja
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