
RV: CITACION FISCALIA

Informes GHA <informes@gha.com.co>
Vie 13/09/2024 17:31
Para:​CAD GHA <cad@gha.com.co>​

Nº 23439

De: audiencias <audiencias@laequidadseguros.coop>
Enviado: viernes, 13 de septiembre de 2024 9:36
Para: Valeria Suarez Labrada <vsuarez@gha.com.co>; Mariana Rubio Sandoval <mrubio@gha.com.co>
Cc: Ana María Barón Mendoza <abaron@gha.com.co>; Informes GHA <informes@gha.com.co>; Gustavo Alberto
Herrera Avila <gherrera@gha.com.co>
Asunto: RV: CITACION FISCALIA
 
Buen día
 
Dres., agradecemos por favor nos confirmen su disponibilidad y agendamiento para atender la
audiencia de conciliación programada para el próximo viernes, 27 de septiembre de 2024, a las 3:30
p.m., en Fiscalía Medellin.
 
Siniestro: 10300653
 
Las respectivas indicaciones serán remitidas días antes de la celebración de la diligencia.
 
Cordialmente
 
Audiencias - Gerencia Nacional de Indemnizaciones
Lorena Cortés Bonilla | Analista de indemnizaciones
* audiencias@laequidadseguros.coop| + www.laequidadseguros.coop  
( (1) 592 29 29 Ext. 1079| Horario de atención: 7:00 a.m. – 4:00 p.m.
 

 
P Antes de imprimir, piense en su compromiso con el medio ambiente.
 
NOTA CONFIDENCIAL: La información contenida en este correo y en sus anexos y/o archivos adjuntos, es confidencial y tiene carácter reservado. La

misma es propiedad de La Equidad Seguros O.C. y está dirigida para conocimiento estricto de la persona o entidad destinataria(s), quien es (son)

responsable(s) por su custodia y conservación. Si no es el receptor autorizado, cualquier retención, difusión, distribución o copia de este mensaje es

prohibida y será sancionada por la ley. Si por error recibe este mensaje, favor reenviarlo y borrar el mensaje recibido inmediatamente. La compañía

no es responsable por la transmisión de virus informáticos, ni por las opiniones expresadas en este mensaje, ya que estas son exclusivas del autor.

 
 
 
 

De: Notificacionesjudicialeslaequidad <Notificacionesjudicialeslaequidad@laequidadseguros.coop>
Enviado el: jueves, 12 de septiembre de 2024 10:10 p. m.
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Para: audiencias <audiencias@laequidadseguros.coop>
Asunto: RV: CITACION FISCALIA
 
 
 
De: Gabriel Borja Manco <gabriel.borja@fiscalia.gov.co>
Enviado el: jueves, 12 de septiembre de 2024 9:31 a. m.
Para: Notificacionesjudicialeslaequidad <Notificacionesjudicialeslaequidad@laequidadseguros.coop>
Asunto: CITACION FISCALIA
 
Medellín
12/09/2024
 
Buenos días 
Señores Empresa de Seguros la Equidad
 
Por medio del presente mensaje se informa que el Representante Legal de la empresa de
seguros la Equidad ha sido citado por la Fiscalía de Caldas para el dia 27 de Septiembre  a
las 3:30 pm en donde se llevará a cabo una audiencia de conciliación con la señora Erly
Tatiana ,Alfonso Bernal, Pablo Antonio Sepulveda,y el señor Dairo Antonio Sepulveda
Cardenas ,en relacion al caso que se lleva en cuestión sobre Lesiones Culposas ART. 120 C.P.
INCISO 1  Y QUE SE ENCUENTRA BAJO EL RADICADO
NÚMERO 050016000248202448568,donde la señora Erly Tatiana es la afectada por la buseta
de servicio público
 con PLACAS TRN 685
MARCA CHEVROLET LINEA NQR MODELO 2016 CON POLIZA NUMERO 1008004278171000 N°
MOTOR 4HK1282125 N° DE CHASSIS 9GCN1R75XGB000225
 
Y DONDE EL SEÑOR DAIRO ANTONIO SEPULVEDA CARDENAS ES EL PROPIETARIO DEL
VEHÍCULO , QUE CONDUCÍA EL SEÑOR PABLO ANTONIO SEPÚLVEDA CARMONA
 
ESPERAMOS CONTAR CON SU ASISTENCIA
MUCHAS GRACIAS POR SU COLABORACION
 
DIRECCIÓN:CALLE 129 SUR N° 48-14 AL LADO DEL COLEGIO COMERCIAL
TELÉFONO:(604)5903108 EXT 43728
 
ATT
GABRIEL BORJA MANCO
FISCAL 291 LOCAL DE CALDAS-ANT
 
 
 
 
 
Cuidemos del medio ambiente. Por favor no imprima este e-mail si no es necesario.
 
NOTA CONFIDENCIAL DE LA FISCALIA GENERAL DE LA NACIÓN: Este mensaje
(incluyendo cualquier anexo) contiene información confidencial y se encuentra protegido por la
Ley. Sólo puede ser utilizada por la persona o compañía a la cual está dirigido. Si usted no es
el receptor autorizado, o por error recibe este mensaje, favor borrarlo inmediatamente.
Cualquier retención difusión, distribución, copia o toma cualquier acción basado en ella, se
encuentra estrictamente prohibido.
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