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RV: RESULTADO: SE REPROGRAMA|| CITACION FISCALIA siniestro 10300653

Desde Informes GHA <informes@gha.com.co>
Fecha Mar 01/10/2024 10:50
Para CAD GHA <cad@gha.com.co>

ﬂ] 1 archivos adjuntos (180 KB)

Constancia..pdf;

EXTRAJUDICIAL

De: Roger Adrian Villalba Ortega <rvillalba@gha.com.co>

Enviado: martes, 1 de octubre de 2024 8:58

Para: audiencias@laequidadseguros.coop <audiencias@laequidadseguros.coop>

Cc: Nicolas Loaiza Segura <nloaiza@gha.com.co>; Néstor Ricardo Gil Ramos <ngil@gha.com.co>; Informes GHA
<informes@gha.com.co>; John Edwar Banguera Obando <jbanguera@gha.com.co>

Asunto: RESULTADO: SE REPROGRAMA | | CITACION FISCALIA siniestro 10300653

Buenos dias.
Espero se encuentre bien.

Comedidamente, informo para su conocimiento y tramite consecuente que el dia viernes, 27 de septiembre de
2024, asisti de manera presencial a la audiencia de conciliacion ante el Fiscal 291 en Caldas-Antioquia. No
obstante, una vez en el lugar, el fiscal dijo que se le “olvido” notificarnos de que la audiencia se habia
reprogramado, toda vez que la victima tiene una nueva valoracion médico legal. Ademas, no se tiene todavia
fecha para la celebracion de dicha audiencia.

Por favor encuentren adjunto la constancia.

Atentamente,

Roger Adrian Villalba Ortega
( I I Abogado Junior
Email: rvillalba@gha.com.co | 301 276 3734

ABOGADOS & ASOCIADOS Cali - AV 6A Bis # 35N - 100 Of 212 | +57 315 577 6200
Bogoté - Calle 69 # 4 - 48 Of 502 | +57 317 379 5688
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Aviso de Confidencialidad: La reproduccién, copia, publicaciéon, revelacion y/o distribucion, asi como cualquier uso
comercial o no comercial de la informacién contenida en este Correo Electrénico y sus adjuntos se encuentra proscrito por
la Ley. Al ser destinatario del presente correo y no devolverlo acepta que el manejo de la informacién aqui contenida debe
manejarse de manera confidencial y reservada. Si usted no es desfinatario por favor contacte al remitente y elimine copia
del correo, asi como de sus adjuntos.

Confidentiality Notice: The reproduction, copying, publication, disclosure and/or distribution, as well as any commercial or
non-commercial use of the information contained in this Email and its attached files are prohibited by law. If you are the
infended recipient you agree that the information contained herein must be used and managed in both, confidential and
reserved manner. If you are not the intended recipient please contact the sender and delete a copy of the mail as well as its
attachments.

De: audiencias <audiencias@laequidadseguros.coop>

Enviado: miércoles, 25 de septiembre de 2024 10:27

Para: Néstor Ricardo Gil Ramos <ngil@gha.com.co>; Mariana Rubio Sandoval <mrubio@gha.com.co>; Ana Maria Barén
Mendoza <abaron@gha.com.co>; Informes GHA <informes@gha.com.co>; Gustavo Alberto Herrera Avila
<gherrera@gha.com.co>

Asunto: Indicaciones RV: CITACION FISCALIA siniestro 10300653

Cordial saludo,

Remito indicaciones para ser utilizadas en el momento de llevarse a cabo la audiencia programada para el
martes, 27 de septiembre de 2024, a las 15:30 hrs

Siniestro: 10300653

Caso On base: --

Fecha del siniestro: 21 de mayo de 2024

Fecha del aviso: 6 de junio de 2024

Pdliza: AA079480

Producto: RCE SERVICIO PUBL

Tomador: RAPIDO TRANSPORTES LA VALERIA'Y CIAS.C.A
Asegurado: SEPULVEDA CARDENAS DAIRO ANTONI
Prima: ok

Placa: TRNé685

Amparos afectados: incapacidad temporal y muerte
Valores asegurados: 160 smmlv 2024

Deducible: n/a

Pretensiones: se desconocen

Convocante: ClIU 050016000248202448568
Antecedentes:

e Sin aviso del asegurado
e Sinreclamo formal del tercero

Indicaciones.
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Conforme con lo anterior, agradezco por favor su asistencia a la diligencia programada, verificar las
pretensiones del afectado y los documentos con los que las soporta.

Indicar que NO nos asiste &dnimo conciliatorio. , se requiere que demuestre que la causa de los danos que se
reclaman son consecuencia de un evento en el que nuestro asegurado es responsable, requisito que no estd
acreditado, toda vez que hasta la fecha no remite prueba que determine como responsable del accidente al
conductor del vehiculo asegurado o que apunte a concluir que en el momento de realizar la accién de
conducir, infringiera norma alguna de trdnsito, como tampoco asiste prueba de que en su actuar haya recaido
en negligencia, imprudencia o haya sido producto de impericia. Lo anterior guarda sustento legal en el articulo
1077 del Cédigo de Comercio el cual debe demostrar la ocurrencia del siniestro, asi como la cuantia de la
pérdida.

Favor indicarle al tercero que es preciso que presente(n) reclamacién a través de la pdgina web 5 en la seccidn
Siniestros — ir a final de la pdgina botdn Radicar siniestro, con el fin de que esta sea analizada.

En el evento que en audiencia aporten documentos que permitan realizar un nuevo andlisis, favor tomar fotos
enviarlas adjuntas al presente correo y comunicarse conmigo al 318 344 0620 con el fin de revisar el caso.

Cordialmente

Audiencias- Gerencia Nacional de Indemnizaciones

Jazmin Mojica - Analista de indemnizaciones
audiencias@laequidadseguros.coop | + www.laequidadseguros.coop
Bogotd D.C.— Colombia
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P Antes de imprimir, piense en su compromiso con el medio ambiente

NOTA CONFIDENCIAL. "La informacién contenida en este correo y en sus anexos y/o archivos adjuntos, es
confidencial y tiene cardcter reservado. La misma es propiedad de La Equidad Seguros O.C. y estd dirigida para
conocimiento estricto de la persona o enfidad destinataria(s), quien es (son) responsable(s) por su custodia y
conservacioén. Si no es el receptor autorizado, cualquier retencidn, difusion, distribucién o copia de este
mensaje es prohibida y serd sancionada por la ley. Si por error recibe este mensaje, favor reenviarlo y borrar el
mensaje recibido inmediatamente. La companiia no es responsable por la fransmisién de virus informdticos, ni
por las opiniones expresadas en este mensaje, ya que estas son exclusivas del autor.

De: Néstor Ricardo Gil Ramos <ngil@gha.com.co>

Enviado el: viernes, 13 de septiembre de 2024 10:07 a. m.

Para: audiencias <audiencias@laequidadseguros.coop>

CC: Informes GHA <informes@gha.com.co>; John Edwar Banguera Obando <jbanguera@gha.com.co>; Mariana Rubio
Sandoval <mrubio@gha.com.co>; Valeria Suarez Labrada <vsuarez@gha.com.co>; Notificaciones GHA
<notificaciones@gha.com.co>; Mayerly Ayala Rivera <mayala@gha.com.co>; John Edwar Banguera Obando
<jbanguera@gha.com.co>

Asunto: RE: CITACION FISCALIA

Estimada Doctora Lorena, reciba un cordial saludo.

Agradecemos la confianza depositada en nuestro equipo juridico, y manifestamos que aceptamos
gustosos la asignacion de representar a la compania en audiencia de conciliacion que se llevara a
cabo el dia 27 de septiembre de 2024, a partir de las 3:30 p.m., ante la Fiscalia 291 Local de Caldas -
Antioquia.

Con el fin de cumplir a cabalidad con la asignacion, rogamos nos compartan los antecedentes del
siniestro, asi como las indicaciones para la audiencia.
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Estaremos atentos a suministrar cualquier informacién adicional sobre el particular.

Cordialmente

NESTOR RICARDO GIL RAMOS

Abogado Senior
AREA PENAL

+57 3183247269

(+57) (2) 669 4075 -

(+57) (1) 743 6592

ngil@gha.com.co

Reservar un momento para reunirse conmigo

GHA

ABOQGADOS & ASOCIADOS

GHA.COM.CO

Aviso de Confidencialidad: La reproduccion, copia, publicacion, revelacion y/o distribucion, asi como

cualquier uso comercial o no comercial de la informacién contenida en este Correo Electrénico y sus

adjuntos se encuentra proscrito por la Ley. Al ser destinatario del presente correo y no devolverlo acepta

que el manejo de la informacién aqui contenida debe manejarse de manera confidencial y reservada.

Si usted no es destinatario por favor contacte al remitente y elimine copia del correo, asi como de sus

adjuntos.

Confidentiality Notice: The reproduction, copying, publication, disclosure and/or distribution, as well as

any commercial or non-commercial use of the information contained in this Email and its attached files

are prohibited by law. If you are the intended recipient you agree that the information contained herein

must be used and managed in both, confidential and reserved manner. If you are not the intended

recipient please contact the sender and delete a copy of the mail as well as its attachments

De: Valeria Suarez Labrada <vsuarez@gha.com.co>
Enviado: viernes, 13 de septiembre de 2024 9:44
Para: Néstor Ricardo Gil Ramos <ngil@gha.com.co>

Cc: Informes GHA <informes@gha.com.co>; John Edwar Banguera Obando <jbanguera@gha.com.co>; Mariana Rubio

Sandoval <mrubio@gha.com.co>
Asunto: RV: CITACION FISCALIA

Buen dia Nestor,
Remito por ser de tu competencia.

Gracias.
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Valeria Suarez Labrada

Abogada Junior

Email: vsuarez@gha.com.co | 315 577 6200
ABOGADOS & ASOCIADOS Cali - AV 6A Bis # 35N - 100 Of 212 | +57 315 577 6200
Bogota - Calle 69 # 4 - 48 Of 502 | +57 317 379 5688
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Aviso de Confidencialidad: La reproduccién, copia, publicacion, revelacion y/o distribucién, asi como cualquier uso
comercial o no comercial de la informacién contenida en este Correo Electrénico y sus adjuntos se encuentra proscrito por
la Ley. Al ser destinatario del presente correo y no devolverlo acepta que el manejo de la informacién aqui contenida debe
manejarse de manera confidencial y reservada. Si usted no es destfinatario por favor contacte al remitente y elimine copia
del correo, asi como de sus adjuntos.

Confidentiality Notice: The reproduction, copying, publication, disclosure and/or distribution, as well as any commercial or
non-commercial use of the information contained in this Email and its attached files are prohibited by law. If you are the
infended recipient you agree that the information contained herein must be used and managed in both, confidential and
reserved manner. If you are not the intended recipient please contact the sender and delete a copy of the mail as well as its
attachments.

De: audiencias <audiencias@laequidadseguros.coop>

Enviado: viernes, 13 de septiembre de 2024 9:36

Para: Valeria Suarez Labrada <vsuarez@gha.com.co>; Mariana Rubio Sandoval <mrubio@gha.com.co>

Cc: Ana Maria Baron Mendoza <abaron@gha.com.co>; Informes GHA <informes@gha.com.co>; Gustavo Alberto Herrera
Avila <gherrera@gha.com.co>

Asunto: RV: CITACION FISCALIA

Buen dia

Dres., agradecemos por favor nos confirmen su disponibilidad y agendamiento para atender la audiencia de
conciliacion programada para el proximo viernes, 27 de septiembre de 2024, a las 3:30 p.m., en Fiscalia
Medellin.

Siniestro: 10300653

Las respectivas indicaciones serdn remitidas dias antes de la celebraciéon de la diligencia.

Cordialmente

Audiencias - Gerencia Nacional de Indemnizaciones

Lorena Cortés Bonilla | Analista de indemnizaciones

X audiencias@laequidadseguros.coop | [ www.laequidadseguros.coop
B (1) 592 29 29 Ext. 1079 | Horario de atencién: 7:00 a.m. — 4:.00 p.m.

https://outlook.office.com/mail/inbox/id/AAQKADhkZDkzMmEyLTc2NDQINDkwMS040ODVhLTZjZjU5YjFIYmM1ZgAQAFyPw%2FpOIj9FtienHSJDTYY%...

5/7


http://gha.com.co/
http://linkedin.com/company/gha-abogados-asociados
http://linkedin.com/company/gha-abogados-asociados
https://www.instagram.com/gha.abogados/
https://www.instagram.com/gha.abogados/
https://www.facebook.com/gherrerabogados/?ref=br_rs
https://www.facebook.com/gherrerabogados/?ref=br_rs
https://twitter.com/GHAbogadosA
https://twitter.com/GHAbogadosA
mailto:audiencias@laequidadseguros.coop

1/10/24, 10:55 Correo: Brahiam Stiven Espejo Daza - Outlook

g o

'noBo _J Unao asepuradora cooperativa con sentido socia

2 Antes de imprimir, piense en su compromiso con el medio ambiente.

NOTA CONFIDENCIAL: La informacién contenida en este correo y en sus anexos y/o archivos adjuntos, es confidencial y tiene cardcter reservado. La misma es
propiedad de La Equidad Seguros O.C. y estd dirigida para conocimiento estricto de la persona o entidad destinataria(s), quien es (son) responsable(s) por su
custodia y conservacion. Si no es el receptor autorizado, cualquier retencién, difusion, distribucién o copia de este mensaje es prohibida y serd sancionada por
la ley. Si por error recibe este mensaje, favor reenviarlo y borrar el mensaje recibido inmediatamente. La compania no es responsable por la transmision de virus

informdticos, ni por las opiniones expresadas en este mensaje, ya que estas son exclusivas del autor.

De: Notificacionesjudicialeslaequidad <Notificacionesjudicialeslaequidad@laequidadseguros.coop>
Enviado el: jueves, 12 de septiembre de 2024 10:10 p. m.

Para: audiencias <audiencias@laequidadseguros.coop>

Asunto: RV: CITACION FISCALIA

De: Gabriel Borja Manco <gabriel.borja@fiscalia.gov.co>

Enviado el: jueves, 12 de septiembre de 2024 9:31 a. m.

Para: Notificacionesjudicialeslaequidad <Notificacionesjudicialeslaequidad @laequidadseguros.coop>
Asunto: CITACION FISCALIA

Medellin
12/09/2024

Buenos dias
Seinores Empresa de Seguros la Equidad

Por medio del presente mensaje se informa que el Representante Legal de la empresa de seguros la
Equidad ha sido citado por la Fiscalia de Caldas para el dia 27 de Septiembre a las 3:30 pm en
donde se llevara a cabo una audiencia de conciliacion con la sefiora Erly Tatiana ,Alfonso Bernal,
Pablo Antonio Sepulveda,y el sefior Dairo Antonio Sepulveda Cardenas ,en relacion al caso que
se lleva en cuestion sobre Lesiones Culposas ART. 120 C.P. INCISO 1 Y QUE SE ENCUENTRA BAJO
EL RADICADO NUMERO 050016000248202448568,donde la sefiora Erly Tatiana es la afectada por la
buseta de servicio publico

con PLACAS TRN 685

MARCA CHEVROLET LINEA NQR MODELO 2016 CON POLIZA NUMERO 1008004278171000 N° MOTOR
4HK1282125 N° DE CHASSIS 9GCN1R75XGB000225

Y DONDE EL SENOR DAIRO ANTONIO SEPULVEDA CARDENAS ES EL PROPIETARIO DEL VEHICULO
QUE CONDUCIA EL SENOR PABLO ANTONIO SEPULVEDA CARMONA

ESPERAMOS CONTAR CON SU ASISTENCIA
MUCHAS GRACIAS POR SU COLABORACION

DIRECCION:CALLE 129 SUR N° 48-14 AL LADO DEL COLEGIO COMERCIAL
TELEFONO:(604)5903108 EXT 43728

ATT
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GABRIEL BORJA MANCO
FISCAL 291 LOCAL DE CALDAS-ANT

Cuidemos del medio ambiente. Por favor no imprima este e-mail si no es necesatrio.

NOTA CONFIDENCIAL DE LA FISCALIA GENERAL DE LA NACION: Este mensaje (incluyendo
cualquier anexo) contiene informacion confidencial y se encuentra protegido por la Ley. Sélo puede ser
utilizada por la persona o companiia a la cual esta dirigido. Si usted no es el receptor autorizado, o por
error recibe este mensaje, favor borrarlo inmediatamente. Cualquier retencion difusion, distribucion,
copia o toma cualquier accion basado en ella, se encuentra estrictamente prohibido.

https://outlook.office.com/mail/inbox/id/AAQkADhkZDkzMmEyLTc2NDQINDkwMS04ODVhLTZjZjU5YFIYmM1ZgAQAFyPw%2FpOIj9FtienHSJDTYY%...  7/7



