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RV: NOTIFICACION AUDIENCIA DE CONCILIACION BQ-008503 - LA EQUIDAD SEGUROS GENERALES
O.C. - stro correcto 10306724

Desde Informes GHA <informes@gha.com.co>
Fecha Sa&b 14/09/2024 8:57
Para John Edwar Banguera Obando <jbanguera@gha.com.co>; CAD GHA <cad@gha.com.co>

ﬂ] 1 archivos adjuntos (122 KB)
NOTIFICACION_AUDIENCIA_DE_CONCILIACION_BQ-008503_-_LA_EQUIDAD_SEGUROS_GENERALES_O.C.pdf;

EXTRAJUDICIAL

De: audiencias <audiencias@Ilaequidadseguros.coop>

Enviado: viernes, 13 de septiembre de 2024 15:45

Para: Valeria Suarez Labrada <vsuarez@gha.com.co>; Mariana Rubio Sandoval <mrubio@gha.com.co>

Cc: Ana Maria Baron Mendoza <abaron@gha.com.co>; Informes GHA <informes@gha.com.co>; Gustavo Alberto
Herrera Avila <gherrera@gha.com.co>

Asunto: RE: NOTIFICACION AUDIENCIA DE CONCILIACION BQ-008503 - LA EQUIDAD SEGUROS GENERALES O.C. -
stro correcto 10306724

Buen dia.

Dres., remito indicaciones para ser utilizadas en el momento de llevarse a cabo la audiencia
programada para el martes, 17 de septiembre de 2024, en CNC Barranquilla.

Corrijo numero de siniestro 10306724
Péliza: AAO19173

Producto: RCE SERVICIO PUBL
Tomador: BERLINASTUR S.A

Asegurado: ELVIA SANABRIA BECERRA
Prima: ok

Placa: WNRQO59

Amparos afectados: danos a bienes de terceros
Valores asegurados: 150 smmlv
Deducible: 10% o0 minimo 2 smmlv
Fecha del siniestro: 19 de abril de 2023

Convocante: SEGUROS COMERCIALES BOLIVAR S.A., en calidad de aseguradora, del vehiculo de placa
LJL567
Pretensiones: se desconocen.

Antecedentes:
e Ala fecha sin aviso de tomador — asegurado
e Vh tercero LJL567cuenta con seguro en Seguros Bolivar y por este mismo evento registra un
siniestro.
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Andlisis: sin informacién del evento o de lo pretendido

Indicaciones: agradezco por favor su asistencia a la diligencia programada, manifestar que a La
Equidad NO le asiste animo conciliatorio informando que:

1. Hasta el momento no reposa prueba que confirme que la ocurrencia del accidente, la
participacion y responsabilidad atribuible al asegurado.

2. En caso de que lo pretendido sea inferior al deducible minimo pactado informar que, el seguro
gue se pretende afectar cuenta con un deducible minimo de $2.320.000 suma que, como
primera perdida, estd invariablemente a cargo del asegurado, motivo por el cual tampoco
podriamos presentar una propuesta conciliatoria.

3. En caso de que representante de Seguros Bolivar pretenda indemnizacién a esa aseguradora via
recobro, informar que este debe ser presentado a través de la plataforma SIGAR bajo el convenio
choque por choque.

En lo posible no permitir que se suspenda la diligencia, solicitar que se levante acta de no acuerdo.

En el evento que en audiencia aporten documentos que permitan realizar un nuevo andlisis, favor
enviarlos al correo audiencias@laequidadseguros.coop con el fin de revisar el caso.

Cordialmente,

Audiencias - Gerencia Nacional de Indemnizaciones

Lorena Cortés Bonilla | Analista de indemnizaciones

B (1) 592 29 29 Ext. 1079 | Horario de atencién: 7:00 a.m. — 4:00 p.m.

X audiencias@laeguidadseguros.coop | [£1  www.laequidadseguros.coop
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noeo JlfUnQ asepuradora cooperativa con sentido social

2 Antes de imprimir, piense en su compromiso con el medio ambiente.

NOTA CONFIDENCIAL: La informacién contenida en este correo y en sus anexos y/o archivos adjuntos, es confidencial y tiene cardcter reservado. La
misma es propiedad de La Equidad Seguros O.C. y estd dirigida para conocimiento estricto de la persona o entidad destinataria(s), quien es (son)
responsable(s) por su custodia y conservacion. Si no es el receptor autorizado, cualquier retencion, difusion, distribucion o copia de este mensaje es
prohibida y serd sancionada por la ley. Si por error recibe este mensaje, favor reenviarlo y borrar el mensaje recibido inmediatamente. La compahia

no es responsable por la transmisién de virus informdticos, ni por las opiniones expresadas en este mensaje, ya que estas son exclusivas del autor.

De: audiencias

Enviado el: viernes, 13 de septiembre de 2024 9:44 a. m.

Para: Valeria Suarez Labrada <vsuarez@gha.com.co>; Mariana Rubio Sandoval <mrubio@gha.com.co>

CC: Ana Maria Barén Mendoza <abaron@gha.com.co>; GHA Informes GHA <informes@gha.com.co>; Gustavo
Alberto Herrera Avila <gherrera@gha.com.co>

Asunto: RV: NOTIFICACION AUDIENCIA DE CONCILIACION BQ-008503 - LA EQUIDAD SEGUROS GENERALES O.C. -
10306655

Buen dia
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Dres., agradecemos por favor nos confirmen su disponibilidad y agendamiento para atender la
audiencia de conciliacion programada para el préximo martes, 17 de septiembre de 2024, a las 8:30
a.m., VIRTUAL en CNC Barranquilla

Siniestro: 10306655 — caso 211152

Las respectivas indicaciones serdn remitidas dias antes de la celebracion de la diligencia.
Cordialmente

Audiencias - Gerencia Nacional de Indemnizaciones

Lorena Cortés Bonilla | Analista de indemnizaciones

X audiencias@laeguidadseguros.coop | (51 www.laequidadseguros.coop.
& (1) 592 29 29 Ext. 1079 | Horario de atencion: 7:00 a.m. — 4:00 p.m.
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2 Antes de imprimir, piense en su compromiso con el medio ambiente.

NOTA CONFIDENCIAL: La informacién contenida en este correo y en sus anexos y/o archivos adjuntos, es confidencial y tiene cardcter reservado. La
misma es propiedad de La Equidad Seguros O.C. y estd dirigida para conocimiento estricto de la persona o entidad destinataria(s), quien es (son)
responsable(s) por su custodia y conservacion. Si no es el receptor autorizado, cualquier retencidn, difusion, distribucién o copia de este mensaje es
prohibida y serd sancionada por la ley. Si por error recibe este mensaje, favor reenviarlo y borrar el mensaje recibido inmediatamente. La compania

no es responsable por la fransmision de virus informdticos, ni por las opiniones expresadas en este mensaje, ya que estas son exclusivas del autor.

De: Notificacionesjudicialeslaequidad <Notificacionesjudicialeslaequidad @laequidadseguros.coop>

Enviado el: jueves, 12 de septiembre de 2024 10:21 p. m.

Para: audiencias <audiencias@Ilaequidadseguros.coop>

Asunto: RV: NOTIFICACION AUDIENCIA DE CONCILIACION BQ-008503 - LA EQUIDAD SEGUROS GENERALES O.C.

De: CENTRO NACIONAL DE CONCILIACION DEL TRANSPORTE BARRANQUILLA <correocertificadonotificaciones@4-
72.com.co>

Enviado el: jueves, 12 de septiembre de 2024 11:23 a. m.

Para: Notificacionesjudicialeslaequidad <Notificacionesjudicialeslaequidad @laequidadseguros.coop>

Asunto: NOTIFICACION AUDIENCIA DE CONCILIACION BQ-008503 - LA EQUIDAD SEGUROS GENERALES O.C.
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IMPORTANTE: Por favor no responder este mensaje, este servicio es Unicamente para notificacion

electrénica.
Senor(a)

LA EQUIDAD SEGUROS GENERALES O.C.

Reciba un cordial saludo:

Usted ha recibido un correo electronico seguro y certificado de parte de CENTRO
NACIONAL DE CONCILIACION DEL TRANSPORTE BARRANQUILLA, quien ha
depositado su confianza en el servicio de correo electrénico certificado de SERVICIOS
POSTALES NACIONALES S.A.S para hacer efectiva y oportuna la entrega de la
presente notificacion electrénica.

Con la recepcion del presente mensaje de datos se entiende que el destinatario ha
sido notificado para todos los efectos segun las normas aplicables vigentes,
especialmente los articulos 12 y 20 la Ley 527 de 1999 y sus normas reglamentarias.

Nota: Para leer el contenido del mensaje recibido, usted debe hacer click en el
enlace que se muestra a continuacion:

Ver contenido del correo electrénico
Enviado por CENTRO NACIONAL DE CONCILIACION DEL TRANSPORTE
BARRANQUILLA

Correo seguro y certificado.
Copyright © 2024
SERVICIOS POSTALES NACIONALES S.A.S.

Todos los derechos reservados.

. No desea recibir mas correos certificados?
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