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REITERACION SOLICITUD DE ANTECEDENTES PRF-80053-2020-36012, GERENCIA DEPARTAMENTAL
COLEGIADA DE ANTIOQUIA vs ALLIANZ SEGUROS S.A. // SINIESTRO 145869025 // APLICATIVO
214418

Desde Marlyn Katherine Rodriguez Rincén <mkrodriguez@gha.com.co>
Fecha Dom 10/11/2024 16:58
Para CAD GHA <cad@gha.com.co>

cc Informes GHA <informes@gha.com.co>

[“J 4 archivos adjuntos (899 KB)

Informe 321 - Envio antecedentes PRF-80053-2020-36012.xIsx; 000706538857-POLIZA MANEJO 22160276-1.pdf;
000706538857-POLINA MANEJO 22160276-2.pdf; CERTIFICACION DISPONIBILIDAD VALOR ASEGURADO PRF 80053-
202036012.pdf;

Hola chicos,

Por favor cargar estos documentos y el correo precedente (en PDF) al CASE 23628.

iMil gracias!

Respetuosamente,

[]

MARLYN KATHERINE RODRIGUEZ
RINCON

ABOGADA JUNIOR

AREA DE INFORMES

+57 320 4099 605 ABOGADOS & ASOCIADOS
mkrodriguez@gha.com.co
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a Reservar un momento para reunirse conmigo

De: Revelo Castiblanco, Maria Alejandra (ALLIANZ COLOMBIA) <maria.revelo@allianz.co>

Enviado: miércoles, 6 de noviembre de 2024 15:14

Para: Lizeth Navarro Maestre <Inavarro@gha.com.co>

Cc: Javier Andrés Acosta Ceballos <jacosta@gha.com.co>; Marlyn Katherine Rodriguez Rincén
<mkrodriguez@gha.com.co>; Informes GHA <informes@gha.com.co>

Asunto: RE: REITERACION SOLICITUD DE ANTECEDENTES PRF-80053-2020-36012, GERENCIA DEPARTAMENTAL
COLEGIADA DE ANTIOQUIA vs ALLIANZ SEGUROS S.A. // SINIESTRO 145869025 // APLICATIVO 214418

Internal

Buenas tardes:
Respetada Lizeth.

De manera comedida envio los antecedentes del caso del asunto:

Informe remisién antecedentes (321).

Pdliza de Manejo 22160276 / 0 - MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL.

e Prorroga poliza de Manejo 22160276 / 0 - MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL.
Certificacion disponibilidad valor asegurado pdliza de Manejo 22160276 / 0.

Al respecto, confirmo que con ocasion al presente juicio fiscal se aperturd el Siniestro 145869025, asi como el
Aplicativo 214418.

Adicionalmente, para la defensa de la Compania es importante que tengas en cuenta lo siguiente:

1. El valor asegurado disponible a cargo de Allianz Seguros S.A. es de $185.917.268, ya que se han
efectuado pagos con cargo a la pdliza vinculada, los cuales ascienden a $64.082.732.

2. Allianz Seguros S.A. asumié solo el 25% del riesgo amparado. Es decir, del total del valor asegurado
($1.000.000.000)_tiene a su cargo $250.000.000, puesto que el seguro afectado fue suscrito en
coaseguro aceptado con QBE SEGUROS S.A., quien es la Compaiiia lider con un 20%, SEGUROS
COLPATRIA S.A., con el 11%, AIG COLOMBIA SEGUROS GENERALES S.A. con el 13%, LA
PREVISORA S.A. CIA. DE SEGUROS con el 13% y MAPFRE SEGUROS GENERALES DE COLOMBIA
S.A. con el 18%.

3. La modalidad del contrato es “Por ocurrencia’. Bajo ese entendido, el siniestro ocurrié dentro de la
vigencia del contrato No. 22160276 / 0.

4. El deducible aplicable al caso que nos ocupa es del 5% sobre valor de la pérdida - Minimo 5 SMMLV.

5. El aseguramiento estuvo vigente hasta el 20/12/2018.

6. Por favor revisar y validar la configuracion de la prescripcion extintiva de las acciones derivadas del
contrato de seguro, ya que pasaron mas de cinco (5) afios desde el momento en que nacio el respectivo
derecho.

7. Por favor solicitar la vinculacion de las coaseguradoras.

8. No hubo aviso de siniestro previo ante la Aseguradora.

Nota: No puedo enviarte los respectivos soportes del agotamiento de la suma amparada, dado a que los
pagos se efectuaron por remesa y solo tenemos la informacién obrante en el sistema. No obstante, por
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favor presenta la certificacion adjunta

Quedo muy atenta a tus comentarios sobre el particular.
Atentamente,

Maria Alejandra Revelo Castiblanco

Abogada procesos judiciales P&C, Vida y de Responsabilidad Fiscal
Vicepresidencia de Operaciones, Claims & Transformacion.

R (+57) 3160244434,

™ maria.revelo@allianz.co.

Allianz@ [

Nota: Este email y los archivos transmitidos a través del mismo, solo han sido enviados a los nombres que estan en la lista de destinatarios y puede contener
informacion confidencial y/o exclusiva. Si usted no es parte de los destinatarios, por favor no lea, copie o distribuya el contenido de este email a otras personas y

notifique de inmediato al remitente. Por favor elimine el email o cualquier copia del mismo.

De: Lizeth Navarro Maestre <Inavarro@gha.com.co>

Enviado el: miércoles, 30 de octubre de 2024 2:47 p. m.

Para: Revelo Castiblanco, Maria Alejandra (ALLIANZ COLOMBIA) <maria.revelo@allianz.co>

Asunto: RV: REITERACION SOLICITUD DE ANTECEDENTES PRF-80053-2020-36012, GERENCIA DEPARTAMENTAL
COLEGIADA DE ANTIOQUIA vs ALLIANZ SEGUROS S.A.

Buenas tardes, estimada Dra. Revelo.
Con el fin de asegurar una defensa efectiva de los intereses de la aseguradora, me permito reiterar,
mediante la presente, las solicitudes de antecedentes relacionadas con el expediente PRF 80053-2020-

36012, las cuales fueron enviadas en comunicaciones anteriores.

Quedo al tanto de sus valiosos comentarios.

Atentamente,

€l

Lizeth Navarro Maestre
Abogada Junior

Of Cali: +57 315 5776200 |
Of Bog: +57 317 3795688 | Cel: 312 226 3744

Emal: Inavarro@gha.com.co

Cali - AV 6A Bis # 35N - 100 Oficina 212, Bogota
- Calle 69 # 4 - 48 Edificio Burd 69 Oficina 502
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gha.com.co

https://outlook.office.com/mail/inbox/id/AAQKAGEQY Tc5MmI2LTA3Y TctNGNiNy1hZGVKLTI1M2JkZjUOM2U3ZAAQALLMwSfbCP5CoJn1yiMGAbs%3D 3/5


mailto:maria.revelo@allianz.co
http://gha.com.co/
mailto:lnavarro@gha.com.co

12/11/24, 9:03 Correo: Quevin Andrés Bolivar - Outlook

ABOGADOS & ASCCIADOS

ORALES

...
[EHERRERA W)
i "211-24‘-
Sl

Aviso de Confidencialidad: La reproduccién, copia, publicacion, revelacién y/o distribucion, asi como cualquier
uso comercial o no comercial de la informacién contenida en este Correo Electronico y sus adjuntos se encuentra
proscrito por la Ley. Al ser destinatario del presente correo y no devolverlo acepta que el manejo de la informacion
aqui contenida debe manejarse de manera confidencial y reservada. Si usted no es destinatario por favor contacte
al remitente y elimine copia del correo, asi como de sus adjuntos.

Confidentiality Notice: The reproduction, copying, publication, disclosure and/or distribution, as well as any
commercial or non-commercial use of the information contained in this Email and its attached files are prohibited by
law. If you are the intended recipient you agree that the information contained herein must be used and managed
in both, confidential and reserved manner. If you are not the intfended recipient please contact the sender and
delete a copy of the mail as well as its attachments

De: Lizeth Navarro Maestre

Enviado: jueves, 24 de octubre de 2024 16:55

Para: maria.revelo@allianz.co <maria.revelo@allianz.co>

Cc: Nicolas Loaiza Segura <nloaiza@gha.com.co>; Javier Andrés Acosta Ceballos <jacosta@gha.com.co>
Asunto: SOLICITUD DE ANTECEDENTES PRF-80053-2020-36012, GERENCIA DEPARTAMENTAL COLEGIADA DE
ANTIOQUIA vs ALLIANZ SEGUROS S.A.

Buenos tardes, estimada Dra. Revelo.

Por medio de la presente, me permito reiterar la solicitud realizada por la abogada Kathalina Carpetta
mediante el correo electronico del 10 de octubre de 2024, en la cual se requirieron los antecedentes
relacionados con el PRF que se detallan a continuacion:

Radicado: PRF-80053-2020-36012.

Contraloria: GERENCIA DEPARTAMENTAL COLEGIADA DE ANTIOQUIA.
Tipo de proceso: Ordinario.

Etapa: Apertura.

Entidad afectada: EJERCITO NACIONAL DE COLOMBIA - NIT. 800.130.708-5.
Fecha de notificacion: 16 de septiembre de 2024.

Ramo: Poliza de Manejo Global Entidades Oficiales.

Abogado externo asignado: Gustavo Herrera.

Fecha limite de contestacion: N/A.

De igual forma, la vinculacion de la compatfiia fue con relacion a la poéliza:

Poliza Manejo Global Entidades Oficiales N°000706538857 (coaseguro lider QBE COMPANIA DE
SEGUROS NIT. 860.002.534-0).
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Por lo anterior, respetuosamente solicito la remision de la poliza anteriormente mencionada con sus
respectivos anexos, condiciones generales y particulares, ademas la certificacion de la disponibilidad de
la suma asegurada, asi como los antecedentes que reposen en los archivos de la aseguradora y que
resulten relevantes en el presente proceso.

Adjunto el auto de Apertura, Auto que vincul6 a la compaiiia y el informe de la solicitud de antecedentes.

Muchas gracias por su valiosa colaboracion, quedo muy atenta a sus comentarios frente al particular.

Lizeth Navarro Maestre
Abogada Junior

Of Cali: +57 315 5776200 |
Of Bog: +57 317 3795688 | Cel: 312 226 3744

Emal: Inavarro@gha.com.co

Cali - AV 6A Bis # 35N - 100 Oficina 212, Bogota
- Calle 69 # 4 - 48 Edificio Bur6 69 Oficina 502
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