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RV: Indicaciones RV: citacion diligencia de conciliacion rad 760016099165202083226 SINIESTRO SP097324

Desde Informes GHA <informes@gha.com.co>
Fecha Vie 25/10/2024 14:47
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EXTRAJUDICIAL

De: Néstor Ricardo Gil Ramos <ngil@gha.com.co>
Enviado: viernes, 25 de octubre de 2024 10:24
Para: audiencias <audiencias@laequidadseguros.coop>; Mariana Rubio Sandoval <mrubio@gha.com.co>; Gustavo Alberto
Herrera Avila <gherrera@gha.com.co>; Informes GHA <informes@gha.com.co>; John Edwar Banguera Obando
<jbanguera@gha.com.co>; Mayerly Ayala Rivera <mayala@gha.com.co>; Notificaciones GHA
<notificaciones@gha.com.co>; Facturacion <facturacion@gha.com.co>
Asunto: RE: Indicaciones RV: citacion diligencia de conciliacion rad 760016099165202083226 SINIESTRO SP097324
 
Estimada Doctora Jazmin, reciba un cordial saludo.

Comedidamente informo el desarrollo de la audiencia de conciliación, llevada a cabo el día 11 de octubre de
2024, en la cual se adelantaron las siguientes diligencias:

1. Se verificó la comparecencia de las partes. Se dejó constancia que no asistió el querellado.
2. Se le concedió el uso de la palabra a la apoderada de víctimas, quien manifestó que sus pretensiones

ascendían a los 30 millones. En ese momento manifesté que la suma autorizada por la aseguradora era de
2 millones de pesos.

3. La apoderada de víctimas, con el fin de lograr un acuerdo, reconsideró sus pretensiones y manifestó que
estaría dispuesta a conciliar por la suma de 18 millones de pesos.

4. En ese estado de la diligencia y al ver que no había un acercamiento entre las partes, la fiscalía decidió
declarar fracasada la audiencia y ordenó continuar con la investigación penal.

Anexo el acta de la audiencia.

Cordialmente

NESTOR RICARDO GIL RAMOS

 

 

Abogado Senior

             ÁREA PENAL

 
+57 3183247269

(+57) (2) 669 4075 -

(+57) (1) 743 6592

  ngil@gha.com.co 

   GHA.COM.CO
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Reservar un momento para reunirse conmigo

Aviso de Confidencialidad:  La reproducción, copia, publicación, revelación y/o distribución, así como
cualquier uso comercial o no comercial de la información contenida en este Correo Electrónico y sus
adjuntos se encuentra proscrito por la Ley. Al ser destinatario del presente correo y no devolverlo acepta
que el manejo de la información aquí contenida debe manejarse de manera confidencial y reservada.
Si usted no es destinatario por favor contacte al remitente y elimine copia del correo, así como de sus
adjuntos.
Confidentiality Notice: The reproduction, copying, publication, disclosure and/or distribution, as well as
any commercial or non-commercial use of the information contained in this Email and its attached files
are prohibited by law. If you are the intended recipient you agree that the information contained herein
must be used and managed in both, confidential and reserved manner. If you are not the intended
recipient please contact the sender and delete a copy of the mail as well as its attachments
 

De: audiencias <audiencias@laequidadseguros.coop>
Enviado: martes, 8 de octubre de 2024 9:52
Para: Néstor Ricardo Gil Ramos <ngil@gha.com.co>; Mariana Rubio Sandoval <mrubio@gha.com.co>; Gustavo Alberto
Herrera Avila <gherrera@gha.com.co>; Informes GHA <informes@gha.com.co>; John Edwar Banguera Obando
<jbanguera@gha.com.co>
Asunto: Indicaciones RV: citacion diligencia de conciliacion rad 760016099165202083226 SINIESTRO SP097324
 
Cordial saludo,
 
Se remiten indicaciones para ser utilizadas en el momento de llevarse a cabo la audiencia programada para el
11 de octubre de 2024, a las 09:00 hrs.
 
Siniestro SP097324
Caso OnBase: 148241
Fecha del siniestro: 3 de noviembre de 2020
Fecha de aviso: 3 de noviembre de 2020
Póliza: 10021269
Producto: RC SERVICIO PUBLICO 011703
Tomador: BANCO FALABELLA SA
Asegurado: CESAR EMILIO URIBE DIAZ
Prima: Ok
Placa: KHC063
Interés asegurable ok
Amparos afectados: Lesiones o muerte de una persona /Daños a bienes de terceros
Valores asegurados: $4.000.000.000=
Deducible DBT: n/a
Pretensiones: $80.022.353=
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RAD ---
 
Convocante: MARIA DEL PILAR RIVERA TIGREROS en representación de la menor ISABELLA POLANIA RIVERA
 
Antecedentes:
 
RECLAMA: MIGUEL ANGEL SUAREZ MARIN
VICTIMA: MARIA DEL PILAR RIVERA TIGREROS
ISABELLA POLANIA RIVERA 30-12 -2010
RAD. FISCALIA.
PRIMA TOTAL OK - INTERES ASEGURABLE OK PARA LA FECHA DEL SINIESTRO
 
LUCRO CESANTE $900.000= DAÑO EMERGENTE $4.122.353= DAÑO A LA
SALUD $75.000.000= ADICIONAL INDICA QUE PRESENTO 15 DIAS DE INCAPACIDAD 
QUE SU VEHICULO TIENE UN CONTRATO DE PRESTACION DE SERVVICIOS POR UN
INGRESO MENSULA DE $1.800.000= VR DIARIO $90.000= RECLAMA $1.350.000=
NO ACREDITA NO ALLEGA CONTRATO, EL VEHIUCLO NO ES DE SU PROPIEDAD
MEDICAMENTEOS POR $1.950.000= NO APORTO AGOTAMIENTO SOAT,
TRANSPORTES PARA CITAS Y TERAPIAS DE ELLA Y DE SU HIJA $1.194.500=
ARREGLO DE UN MURO $150.000=
VR. ASEGURADO $4.000.000.000=
PODER SI, RECIBIR SI, AUTENTICADO SI
RC: DE ACUERDO AL IPAT CODIFICA AL VEHICULO #1 NO ESTAR ATENTO
DE LA VIA U OTROS ACTORES DE LA MISMA CAUSAL 157
 
-MARIA DEL PILAR RIVERA TIGREROS - DML: NO APORTA
SINIESTRO 2 DE NOVIEMBRE DE 2020 - NO APORTA REGISTRO CLINICO INICIAL
DEL DIA DEL ACCIDENTE - APORTA INCAPACIDAD POSTERIORES 2021 Y 2022
HC CLINICA 22-02-2021 DOLOR LUMBAR Y CERVICAL SIN IMITACIONES
NI FRACTURAS (PUNTOS DE GATILLO POSITIVOS LE ENVIAN RX COLUMAN LUMBAR
Y CERVICAL -RESULTADO: DENTRO DE LOS LIMITES NORMALES) HISTORIA CLINICA
POSTERIOR FEBRERO 2021 - TOMAGRAFIA DEL 22-02-2021 NO SE VE CONTINUIDAD
DIAGNOSTICO: DOLOR CRONICO SACROELITIS LUMBAR Y PARAVERTEBRAL
- ISABELLA POLANIA RIVERA NO APORTA DML: DE ACUERDO A REGISTRO CLINICO
INICIAL 2-11-2020 OTORGARON 1 DIA DE INCAPACIDAD - LATIGASO Y REGION
LUMBROSACRA, SIN REPERCUASIONES EN MARCHA O A NIVEL NEUROLOGICO
RESULTADO DE RCX NORMAL SIN TRAUMAS NI LESIONES SOLO TEJIDOS BLANDOS.
 
DAÑOS VEHIUCLO DE PLACA: EHU640 DE PROPIEDAD DE NANCY TIGREROS POTE
CHEVROLET SPAR 2018 C.C. 1206 CON PRENDA A GMFINANCIAL
CERTIFICACION RECLAMO SEGUROS DEL ESTADO VR DE LA REPARACION
$7.311.186= PAGO DEDUCIBE DE 877.803= FACTURA A NOMBRE DE LAPROPIETARIA
NANCY TIGREROS POTE - NO HAY PODER PARA QUE RECIBA MARIA DEL PILAR.
ADICIONAL EN 19 DE FEB 2021 LE ENVIARON CONSTANCIA POR VALOR DEL
DEDUCIBLE SIN QUE A LA FECHA SE HAY PRONUNCIADO
LA CUANTIA NO ESTA ACREDITADA SEGÚN REGISTROS CLINICOS
OT PARA LA MENOR $200.000= - PARA LA MAMA $500.000=
 
Indicaciones:
 
Conforme con lo anterior, agradezco por favor su asistencia a la diligencia programada, verificar las
pretensiones del afectado y los documentos con los que las soporta.
 
Indicar que nos asiste ánimo conciliatorio. Máximo a ofrecer $2.000.000= por las 2 lesionadas Tratemos de llegar
a un acuerdo conciliatorio. Si es el caso se comunican conmigo. De acuerdo con el valor pretendido el mismo
no está debidamente acreditado por lo cual nunca llegaríamos a esa cifra. En caso de que el ofrecimiento no
sea aceptado, se deberá solicitar el aporte de documentación que nos permita identificar una mayor
intensidad del perjuicio.
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En el evento que en audiencia aporten documentos que permitan realizar un nuevo análisis, favor tomar fotos
enviarlas adjuntas al presente correo y comunicarse conmigo al 318 344 0620 con el fin de revisar el caso.
 
Cordialmente
 
Audiencias- Gerencia Nacional de Indemnizaciones
Jazmin Mojica – Analista de indemnizaciones
audiencias@laequidadseguros.coop| + www.laequidadseguros.coop  
Bogotá D.C.– Colombia

P Antes de imprimir, piense en su compromiso con el medio ambiente
NOTA CONFIDENCIAL. "La información contenida en este correo y en sus anexos y/o archivos adjuntos, es
confidencial y tiene carácter reservado. La misma es propiedad de La Equidad Seguros O.C. y está dirigida para
conocimiento estricto de la persona o entidad destinataria(s), quien es (son) responsable(s) por su custodia y
conservación. Si  no es el receptor autorizado, cualquier retención, difusión, distribución o  copia de este
mensaje es prohibida y será sancionada por la ley. Si por error  recibe este mensaje, favor reenviarlo y borrar el
mensaje recibido  inmediatamente. La compañía no es responsable por la transmisión de virus informáticos, ni
por las opiniones expresadas en este mensaje, ya que estas son exclusivas del autor.
 
 
 
De: Néstor Ricardo Gil Ramos <ngil@gha.com.co>
Enviado el: martes, 8 de octubre de 2024 8:14 a. m.
Para: audiencias <audiencias@laequidadseguros.coop>; John Edwar Banguera Obando <jbanguera@gha.com.co>;
Informes GHA <informes@gha.com.co>
CC: Gustavo Alberto Herrera Avila <gherrera@gha.com.co>; Mariana Rubio Sandoval <mrubio@gha.com.co>;
Notificaciones GHA <notificaciones@gha.com.co>
Asunto: RE: citacion diligencia de conciliacion rad 760016099165202083226 SINIESTRO SP097324
 
Estimada Doctora, reciba un cordial saludo.
 
Atendiendo su requerimiento, comedidamente informo lo siguiente respecto al caso que nos convoca:
 

1. Se trata de un accidente de tránsito ocurrido en el año 2020.

2. La víctima es una menor de 9 años de nombre Isabel Polania Rivera

3. El vehículo asegurado es de placas KHC063, y al momento del accidente era conducido por el
señor Luis Eduardo Uribe Dorado.

4. Me informaron del despacho que la abogada de la víctima ya presentó reclamación.
Estaremos atentos a suministrar cualquier información adicional sobre el particular.
 
Cordialmente
 
 

NESTOR RICARDO GIL RAMOS

 

 
Abogado Senior  

             ÁREA PENAL  
  +57 3183247269

(+57) (2) 669 4075 -
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(+57) (1) 743 6592

  ngil@gha.com.co   

 

 
 

 GHA.COM.CO  
 

 
 

Reservar un momento para reunirse conmigo

Aviso de Confidencialidad:  La reproducción, copia, publicación, revelación y/o distribución, así como
cualquier uso comercial o no comercial de la información contenida en este Correo Electrónico y sus
adjuntos se encuentra proscrito por la Ley. Al ser destinatario del presente correo y no devolverlo acepta
que el manejo de la información aquí contenida debe manejarse de manera confidencial y reservada.
Si usted no es destinatario por favor contacte al remitente y elimine copia del correo, así como de sus
adjuntos.
Confidentiality Notice: The reproduction, copying, publication, disclosure and/or distribution, as well as
any commercial or non-commercial use of the information contained in this Email and its attached files
are prohibited by law. If you are the intended recipient you agree that the information contained herein
must be used and managed in both, confidential and reserved manner. If you are not the intended
recipient please contact the sender and delete a copy of the mail as well as its attachments
 

 
 
 
 
 
 
 

De: Néstor Ricardo Gil Ramos <ngil@gha.com.co>
Enviado: viernes, 4 de octubre de 2024 15:44
Para: audiencias <audiencias@laequidadseguros.coop>; John Edwar Banguera Obando <jbanguera@gha.com.co>;
Informes GHA <informes@gha.com.co>
Cc: Gustavo Alberto Herrera Avila <gherrera@gha.com.co>; Mariana Rubio Sandoval <mrubio@gha.com.co>;
Notificaciones GHA <notificaciones@gha.com.co>; Ana María Barón Mendoza <abaron@gha.com.co>
Asunto: RE: citacion diligencia de conciliacion rad 760016099165202083226 SINIESTRO SP097324
 
Estimada Doctora, reciba un cordial saludo.
 
Agradecemos la confianza depositada en nuestro equipo jurídico, y manifestamos que aceptamos
gustosos la asignación de representar a la compañía en la audiencia de conciliación programada por la
Fiscalía Local 39 de Cali, el día 11 de octubre de 2024, a partir de las 9 de la mañana.
 
Teniendo en cuenta las indicaciones dadas, nos encontramos realizando las correspondientes
averiguciones con el fin de conocer el motivo de la citación.
 
Estaremos atentos a suministrar cualquier información adicional sobre el particular.
 
 
Cordialmente
 

NESTOR RICARDO GIL RAMOS    
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Abogado Senior  
             ÁREA PENAL  

 
+57 3183247269

(+57) (2) 669 4075 -

(+57) (1) 743 6592

 

  ngil@gha.com.co   

 

 
 

 GHA.COM.CO  
 

 
 

Reservar un momento para reunirse conmigo

Aviso de Confidencialidad:  La reproducción, copia, publicación, revelación y/o distribución, así como
cualquier uso comercial o no comercial de la información contenida en este Correo Electrónico y sus
adjuntos se encuentra proscrito por la Ley. Al ser destinatario del presente correo y no devolverlo acepta
que el manejo de la información aquí contenida debe manejarse de manera confidencial y reservada.
Si usted no es destinatario por favor contacte al remitente y elimine copia del correo, así como de sus
adjuntos.
Confidentiality Notice: The reproduction, copying, publication, disclosure and/or distribution, as well as
any commercial or non-commercial use of the information contained in this Email and its attached files
are prohibited by law. If you are the intended recipient you agree that the information contained herein
must be used and managed in both, confidential and reserved manner. If you are not the intended
recipient please contact the sender and delete a copy of the mail as well as its attachments
 

 
 
 
 
 
 
 

De: audiencias <audiencias@laequidadseguros.coop>
Enviado: jueves, 3 de octubre de 2024 15:22
Para: Néstor Ricardo Gil Ramos <ngil@gha.com.co>; John Edwar Banguera Obando <jbanguera@gha.com.co>; Informes
GHA <informes@gha.com.co>
Cc: Gustavo Alberto Herrera Avila <gherrera@gha.com.co>; Mariana Rubio Sandoval <mrubio@gha.com.co>
Asunto: RV: citacion diligencia de conciliacion rad 760016099165202083226 SINIESTRO SP097324
 
Nestor Cordial saludo
Solicito de su agendamiento en virtud de la convocatoria a la audiencia de conciliación prejudicial citada para
el 11 de octubre de 2024, a las 09:00 hras, agradezco me pueda confirmar su
disponibilidad para la atención de la misma.
 
Por favor validemos si Equidad esta convocada para la diligencia ya que en los adjuntos no viene citación para
nosotros, si , si estamos convocados por favor agendar, si no de igual forma me informan, saludos
 
Cordialmente
 
Audiencias-Gerencia Nacional de Indemnizaciones
) Celular 3103109023
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* audiencias@laequidadseguros.coop| + www.laequidadseguros.coop  
Bogotá D.C.– Colombia

P Antes de imprimir, piense en su compromiso con el medio ambiente
NOTA CONFIDENCIAL. "La información contenida en este correo y en sus anexos y/o archivos adjuntos, es confidencial y tiene carácter reservado. La misma es propiedad de La Equidad

Seguros O.C. y está dirigida para conocimiento estricto de la persona o entidad destinataria(s), quien es (son) responsable(s) por su custodia y conservación. Si  no es el receptor

autorizado, cualquier retención, difusión, distribución o  copia de este mensaje es prohibida y será sancionada por la ley. Si por error  recibe este mensaje, favor reenviarlo y borrar el

mensaje recibido  inmediatamente. La compañía no es responsable por la transmisión de virus informáticos, ni por las opiniones expresadas en este mensaje, ya que estas son exclusivas del

autor

 
 
De: Angela Maria Giraldo Vanegas <angela.giraldov@fiscalia.gov.co>
Enviado el: jueves, 3 de octubre de 2024 10:11 a. m.
Para: leidysuarez179@gmail.com; Servicio al Cliente <Servicio.Cliente@laequidadseguros.coop>;
Notificacionesjudicialeslaequidad <Notificacionesjudicialeslaequidad@laequidadseguros.coop>
Asunto: citacion diligencia de conciliacion rad 760016099165202083226
 
Buen dia
Envio, citación diligencia de conciliación aseguradora EQUIDAD.
Atentamente,
 
 
ANGELA MARIA GIRALDO VANEGAS
Asistente de Fiscal
Fiscalía 39 Local
Unidad de Competencia General
Teléfono 39899980 Extensión  22795 
Correo angela.giraldov@fiscalia.gov.co

Cuidemos del medio ambiente. Por favor no imprima este e-mail si no es necesario.  
                          “CERO PAPEL”            
 
Cuidemos del medio ambiente. Por favor no imprima este e-mail si no es necesario.
 
NOTA CONFIDENCIAL DE LA FISCALIA GENERAL DE LA NACIÓN: Este mensaje (incluyendo
cualquier anexo) contiene información confidencial y se encuentra protegido por la Ley. Sólo puede ser
utilizada por la persona o compañía a la cual está dirigido. Si usted no es el receptor autorizado, o por
error recibe este mensaje, favor borrarlo inmediatamente. Cualquier retención difusión, distribución,
copia o toma cualquier acción basado en ella, se encuentra estrictamente prohibido.
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