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EXTRAJUDICIAL

De: Diana Carolina Benitez Freyre <dbenitez@gha.com.co>
Enviado: miércoles, 6 de noviembre de 2024 9:17
Para: audiencias@laequidadseguros.coop <audiencias@laequidadseguros.coop>
Cc: Mariana Rubio Sandoval <mrubio@gha.com.co>; Informes GHA <informes@gha.com.co>; John Edwar
Banguera Obando <jbanguera@gha.com.co>; Maria Camila Agudelo Ortiz <mcagudelo@gha.com.co>; Facturacion
<facturacion@gha.com.co>
Asunto: RESULTADO: NO ACUERDO - Asignación e indicaciones siniestro 10282224 RV: CITACIÓN A AUDIENCIA DE
CONCILIACIÓN EXTRAJUDICIAL EN DERECHO. 25 OCTUBRE/24 A LAS 10:35 A.M
 
Buenos días, apreciados doctores

Comedidamente confirmamos nuestra asistencia a la audiencia celebrada el día de hoy (06 de
noviembre de 2024, a las 8:00 a.m.)  en el Centro de Conciliació n adscrito a la Personería Distrital
de Medellín.

En la diligencia, se enfatiza que las pretensiones son de: $774.772.000 millones, sin embargo, la
parte convocante está  dispuesta a bajarlas en un 20% para llegar a un acuerdo conciliatorio
$617.000.000 millones de pesos.

Una vez se da el uso de la palabra a la Equidad, se manifiesta el no animo conciliatorio.

Debido a lo anterior, el conciliador levantara acta de no acuerdo.

En los pró ximos días estaremos enviando el acta de la diligencia.
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Aviso de Confidencialidad: La reproducción, copia, publicación, revelación y/o distribución, así como cualquier uso
comercial o no comercial de la información contenida en este Correo Electrónico y sus adjuntos se encuentra
proscrito por la Ley. Al ser destinatario del presente correo y no devolverlo acepta que el manejo de la información
aquí contenida debe manejarse de manera confidencial y reservada. Si usted no es destinatario por favor contacte
al remitente y elimine copia del correo, así como de sus adjuntos.
 
Confidentiality Notice: The reproduction, copying, publication, disclosure and/or distribution, as well as any
commercial or non-commercial use of the information contained in this Email and its attached files are prohibited by
law. If you are the intended recipient you agree that the information contained herein must be used and managed
in both, confidential and reserved manner. If you are not the intended recipient please contact the sender and
delete a copy of the mail as well as its attachments.

De: audiencias <audiencias@laequidadseguros.coop>
Enviado: lunes, 21 de octubre de 2024 3:16 p. m.
Para: Mariana Rubio Sandoval <mrubio@gha.com.co>; John Edwar Banguera Obando <jbanguera@gha.com.co>;
Informes GHA <informes@gha.com.co>; Gustavo Alberto Herrera Avila <gherrera@gha.com.co>; Néstor Ricardo
Gil Ramos <ngil@gha.com.co>
Asunto: Asignación e indicaciones siniestro 10282224 RV: CITACIÓN A AUDIENCIA DE CONCILIACIÓN
EXTRAJUDICIAL EN DERECHO. 25 OCTUBRE/24 A LAS 10:35 A.M
 
Cordial saludo,
 
Remito indicaciones para ser utilizadas en el momento de llevarse a cabo la audiencia programada
para el 25 de octubre de 2024, a las 10:35 horas
 
Siniestro 10282224
Caso OnBase: 176395 aviso
Fecha del siniestro: 5 de junio de 2023
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Fecha de aviso: 24 de agosto de 2023
Póliza: AA067971
Producto: RCE SERVICIO PUBLICO 0116
Tomador: RAPIDO TRANSPORTES LA VALERIA Y CIA S.C.A
Asegurado: RODRIGUEZ PAREJA DORA PATRICIA
Prima: Ok
Placa: SWX280
Amparos afectados: Daños a bienes de terceros
Valores asegurados: 160 SMMLV 2023
Deducible DBT: 20% min 3 SMMLV 2023
Pretensiones: se desconoce
RAD --
 
Convocante: JHON FREDY ARROYAVE ARROYAVE
 
Antecedentes:
 
Aviso del asegurado:
Reporte: "EL DESPACHADOR ME AVISA DE MI TURNO Y CUANDO EMPRENDO
LA MARCHA LOS COMPAÑEROS ME INFORMAN DE ESTE PERSONA APRISIONADA
EN EL COSTADO DERECHO DEL BUS"
Aportan:
- IND001 en el que el conductor JUAN DAVID TORO informa: "yo estaba recostado descansando en la
silla de conducción, me llamó el despachador para salir con mi turno, cuando coloco el vh en marcha
siento un grito y miro por el retrovisor y la veo atrapada junto al otro vh que está parqueado. Mi
reacción fue devolver toda la dirección al lado contrario o hacia la izquierda dejándola libre para su
respectiva atención"
Victima CLAUDIA PATRICIA CASTAÑO CARDONA
- Citación a audiencia contravencional 10 agosto 2023 - no aportan fallo – SE ESCONOCE RESULTADO
- IPAT que incluye codificación 145. tiene observaciones, pero estas no son legibles
EN SU MOMENTO SE SOLICITO AL ASEGURADO: fallo contravencional, fotografías, informe de proceso
penal, desistimiento si aplica, informe de reclamos que hayan recibido
A la fecha no hemos recibido información adicional
 

Sin reclamación formal
 
Para la presente diligencia no aportan documentos.
 
Indicaciones:
 
Conforme con lo anterior, agradezco por favor su asistencia a la diligencia programada, verificar las
pretensiones del afectado y los documentos con los que las soporta.
 
Indicar que NO nos asiste ánimo conciliatorio. , se requiere que demuestre que la causa de los daños
que se reclaman son consecuencia de un evento en el que nuestro asegurado es responsable, requisito
que no está acreditado, toda vez que hasta la fecha no remite prueba que determine como
responsable del accidente al conductor del vehículo asegurado o que apunte a concluir que en el
momento de realizar la acción de conducir, infringiera norma alguna de tránsito, como tampoco asiste
prueba de que en su actuar haya recaído en negligencia, imprudencia o haya sido producto de
impericia.  Lo anterior guarda sustento legal en el artículo 1077 del Código de Comercio el cual debe
demostrar la ocurrencia del siniestro, así como la cuantía de la pérdida.
 
Por lo tanto, se requiere que en audiencia se indague acerca de los hechos y los involucrados. A la(s)
victima(s), si corresponde, por favor indicarle(s) que es preciso que presente(n) reclamación a través de
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la página web ¿ en la sección Siniestros –  ir a final de la página botón Radicar siniestro, con el fin de
que esta sea analizada.
Por el momento NO nos asiste animo conciliatorio.
 
Instar al asegurado a completar el aviso de siniestro
 
En el evento que en audiencia aporten documentos que permitan realizar un nuevo análisis, favor
tomar fotos enviarlas adjuntas al presente correo y comunicarse conmigo al 318 344 0620 con el fin de
revisar el caso.
 
Cordialmente
 
Audiencias- Gerencia Nacional de Indemnizaciones
Jazmin Mojica – Analista de indemnizaciones
audiencias@laequidadseguros.coop| + www.laequidadseguros.coop  
Bogotá D.C.– Colombia

P Antes de imprimir, piense en su compromiso con el medio ambiente
NOTA CONFIDENCIAL. "La información contenida en este correo y en sus anexos y/o archivos
adjuntos, es confidencial y tiene carácter reservado. La misma es propiedad de La Equidad
Seguros O.C. y está dirigida para conocimiento estricto de la persona o entidad destinataria(s),
quien es (son) responsable(s) por su custodia y conservación. Si  no es el receptor autorizado,
cualquier retención, difusión, distribución o  copia de este mensaje es prohibida y será
sancionada por la ley. Si por error  recibe este mensaje, favor reenviarlo y borrar el mensaje
recibido  inmediatamente. La compañía no es responsable por la transmisión de virus
informáticos, ni por las opiniones expresadas en este mensaje, ya que estas son exclusivas del
autor.
 
 
De: Notificacionesjudicialeslaequidad <Notificacionesjudicialeslaequidad@laequidadseguros.coop>
Enviado el: lunes, 21 de octubre de 2024 7:40 a. m.
Para: audiencias <audiencias@laequidadseguros.coop>
Asunto: RV: CITACIÓN A AUDIENCIA DE CONCILIACIÓN EXTRAJUDICIAL EN DERECHO. 25 OCTUBRE/24 A LAS 10:35
A.M
 
 
 
De: Johana Quintero Hurtado <JQUINTEROH@personeriamedellin.gov.co>
Enviado el: jueves, 17 de octubre de 2024 1:37 p. m.
Para: aleja-dtb@hotmail.com; fredy.arroyave19@gmail.com; aleja-dtb@hotmail.com; mona.kate995@gmail.com;
oswaldoholguin27@gmail.com; rtlavaleria@hotmail.com; rtlavaleria@hotmail.com;
Notificacionesjudicialeslaequidad <Notificacionesjudicialeslaequidad@laequidadseguros.coop>
Asunto: CITACIÓN A AUDIENCIA DE CONCILIACIÓN EXTRAJUDICIAL EN DERECHO. 25 OCTUBRE/24 A LAS 10:35
A.M
 
Buenas tardes,
 
Remito CITACIÓN A AUDIENCIA DE CONCILIACIÓN EXTRAJUDICIAL EN DERECHO
RADICADO 859325903
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Con el fin de celebrar la Audiencia de Conciliación, sírvase comparecer el día y hora indicado
en la citación adjunta, al Centro de Conciliación de la Personería Distrital de Medellín, ubicado
en la Carrera 53 A N. 42 - 94, Sótano B, sala 2, Alpujarra al frente del Edificio de Teleantioquia,
Medellín.
 
Se informa al solicitante que es SU REPONSABILIDAD
ENVIAR CITACIÓN, SOLICITUD Y ANEXOS  a los
convocados, de lo cual deberá aportar prueba el día de la
audiencia.
 
Lo anterior, atendiendo a lo establecido en el artículo 34 del reglamento interno del Centro de
Conciliación de la Personería de Medellín que señala: “…cuando se trate de citación escrita, se
requerirá el aporte del convocante para llevar a cabo la citación, quien una vez haya realizado
la citación deberá aportar prueba de ello, el día de la audiencia…”.
 
Nota: Por favor presentar su documento de identidad el día de la audiencia.
 
Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 6 de la Ley 2220 de 2022, la audiencia se podrá
realizar en forma presencial, digital o electrónica o mixta, para lo cual las partes deberán
manifestar en la solicitud de conciliación o una vez citadas, la forma en que actuarán y si se
acogen a la forma digital o electrónica o mixta, certificando que cuentan con la idoneidad y los
medios tecnológicos necesarios
 
De conformidad con el art. 50 de la Ley 2022, EL CITANTE DEBE ACUDIR A LAS
AUDIENCIAS que se lleven a cabo dentro del proceso conciliatorio.
 
Atentamente,
 
Johana Quintero Hurtado.
Abogada Conciliadora
 

Johana Quintero Hurtado
Contratista
Centro De Conciliaciones
Centro Cultural Plaza La Libertad
Carrera 53 A No 42 - 101
Teléfono +57-6043849999 - Ext
Email:
JQUINTEROH@personeriamedellin.

gov.co
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Por favor no imprima este correo a menos que sea necesario
AVISO LEGAL: El contenido de este mensaje de correo electrónico, incluidos los ficheros adjuntos, es
confidencial y está protegido por la Constitución Colombiana, que garantiza la inviolabilidad de la
correspondencia. Si usted recibe este mensaje por error, por favor póngase en contacto con el remitente
para informarle de este hecho, y no difunda su contenido ni haga copias. *** Este mensaje ha sido verificado
con herramientas de eliminación de virus y contenido malicioso *** Este aviso legal ha sido incorporado
automáticamente al mensaje.
Le informamos que sus datos personales han estado y están sujetos a
protección de datos de acuerdo a las disposiciones generales expuestas en la
Ley 1581 de 2012 y el Decreto 1377 de 2013, al recibir este correo autoriza
el tratamiento datos de conformidad:
Política de Privacidad y Procedimiento para la Protección de Datos
Personales
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