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EXTRAJUDICIAL

De: Marlyn Katherine Rodríguez Rincón <mkrodriguez@gha.com.co>
Enviado: lunes, 4 de noviembre de 2024 19:03
Para: audiencias@laequidadseguros.coop <audiencias@laequidadseguros.coop>
Cc: Maria Camila Agudelo Ortiz <mcagudelo@gha.com.co>; John Edwar Banguera Obando
<jbanguera@gha.com.co>; María Fernanda López Donoso <mflopez@gha.com.co>; Daisy Carolina López Romero
<dclopez@gha.com.co>; Informes GHA <informes@gha.com.co>; Mariana Rubio Sandoval
<mrubio@gha.com.co>; Gustavo Alberto Herrera Avila <gherrera@gha.com.co>; Kevin Orozco Rua
<korozco@gha.com.co>
Asunto: REPORTE AUDIENCIA EXTRAJUDICIAL (CONCILIACIÓN SIN PARTICIPACIÓN) | 29/OCT/2024 -
CONVOCANTE: ESPERANZA OLARTE MONTOYA | CA-039784 SINIESTRO 10283317
 
Estimada doctora Jazmín,

 

Cordial saludo,

 

Por medio del presente, se informa la asistencia a la audiencia extrajudicial el día 29 de octubre del 2024
a la 1:00 pm, en la cual se asistió en calidad de representantes legales de LA EQUIDAD SEGUROS OC y se
surtieron las siguientes etapas:

*Desarrollo de la audiencia:

-Verificación de Asistencia: asiste la señora Esperanza Olarte Montoya, junto con su apoderado el doctor
Carlos Enrique Mosquera; el abogado de Transporte Decepaz S.A.S., el señor Jhon Wilson Manrique, a
quien le confirieron poder dentro de la audiencia por parte de la representante legal, señora Elizabeth
Martínez; Por parte convocada, la suscrita en representación de LA EQUIDAD SEGUROS OC y la señora
Diana Fernanda Ríos Duarte.

*Conciliación:
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El abogado convocante inició indicando grosso modo, los hechos y sus pretensiones por $8.000.000. por
daños patrimoniales y extrapatrimoniales.

Por parte de LA EQUIDAD SEGUROS OC, se expuso que no nos asistía ánimo conciliatorio.

Por parte de Transporte Decepaz S.A.S., el señor Jhon Wilson Manrique manifestó su ánimo conciliatorio
por valor de $3.000.000, pagaderos en 3 cuotas mensuales por valor de $1.000.000.

Finalmente, los convocantes bajaron sus pretensiones a $3.300.000, de los cuales, Transporte Decepaz
S.A.S. aceptó y se comprometió a pagar así:

Miércoles 20 noviembre 2024: $1.100.000
Viernes 20 diciembre 2024: $1.100.000
Lunes 20 enero 2025: $1.100.000
 
La anterior suma de dinero, deberá ser consignada a la cuenta Nequi número 323 340 5436, el cual
registra a nombre de la señora convocante Esperanza Olarte Montoya.

 

Nota: En esta conciliación, no hay participación por parte de LA EQUIDAD SEGUROS OC, sin embargo, en
el acta se indicó que se declara a paz y salvo por todo concepto.

*Finalización:

Se termina la sesión y está pendiente de que el centro de conciliación nos comparta el acta de
conciliación de esta diligencia.

 

Quedo muy atenta a sus comentarios.

Respetuosamente,



 

MARLYN KATHERINE RODRÍGUEZ
RINCÓN

 

ABOGADA JUNIOR

         
   

ÁREA DE INFORMES

  +57 320 4099 605

  mkrodriguez@gha.com.co

 GHA.COM.CO

 
Aviso de Confidencialidad:  La reproducción, copia, publicación, revelación y/o distribución, así como cualquier
uso comercial o no comercial de la información contenida en este Correo Electrónico y sus adjuntos se encuentra
proscrito por la Ley. Al ser destinatario del presente correo y no devolverlo acepta que el manejo de la información
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aquí contenida debe manejarse de manera confidencial y reservada. Si usted no es destinatario por favor contacte
al remitente y elimine copia del correo, así como de sus adjuntos.
Confidentiality Notice: The reproduction, copying, publication, disclosure and/or distribution, as well as any
commercial or non-commercial use of the information contained in this Email and its attached files are prohibited by
law. If you are the intended recipient you agree that the information contained herein must be used and managed in
both, confidential and reserved manner. If you are not the intended recipient please contact the sender and delete
a copy of the mail as well as its attachments

Reservar un momento para reunirse conmigo

De: audiencias <audiencias@laequidadseguros.coop>
Enviado: miércoles, 23 de octubre de 2024 11:31 a. m.
Para: Mariana Rubio Sandoval <mrubio@gha.com.co>; Informes GHA <informes@gha.com.co>; John Edwar
Banguera Obando <jbanguera@gha.com.co>; Néstor Ricardo Gil Ramos <ngil@gha.com.co>; Gustavo Alberto
Herrera Avila <gherrera@gha.com.co>
Asunto: Indicaciones RV: CITACIÓN AUDIENCIA DE CONCILIACIÓN LA EQUIDAD SEGUROS GENERALES ORGANISMO
COOPERATIVO / REP. LEGAL CA-039784 SINIESTRO 10283317
 
Cordial saludo,
 
Se remiten indicaciones para ser utilizadas en el momento de llevarse a cabo la audiencia programada
para el 29 de octubre de 2024, a las 13:00 hrs.
 
Siniestro : 10283317
Caso 186224
Fecha de siniestro : 30 de agosto de 2023
Fecha de radicación: 08 de septiembre de 2023
Poliza: AB001128
Prima: OK
Interés Asegurable: n/a
Placa Asegurada: VBX849
Amparo: Incapacidad temporal  
Deducible: Sin deducible
Valor Asegurado: 100 SMMLV 2023
Pretensiones totales: $8.000.000=
RAD --
 
Convocante: ESPERANZA OLARTE MONTOYA
 
Antecedentes:
 
Aviso del asegurado en caso 177943,
se estableció que el evento se enmarca en exclusión 'Lesiones, muerte o daños
causados a los pasajeros cuando el vehículo asegurado sea conducido sin la
autorización del asegurado'. Al tomador / asegurado se le notificó de la objeción de reclamos por esta
causa.
Reporte 18 pasajeros en el vh asegurado al momento del accidente. 15 lesionados incluyendo a quien
guiaba el automotor.
- De acuerdo con la información suministrada, al parecer se presentó un atraco
dentro del bus, el conductor autorizado JUAN PABLO LOZANO baja para avisar
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a la policía que estaba cerca, y un pasajero MANUEL JESUS MANQUILLO opta
por conducir el vh el sin autorización y termina volcando.
 
Reclamo presentado por LILIANA SANABRIA MONTOYA, apoderado de
ESPERANZA OLARTE MONTOYA en calidad de victima directa, pasajero
Victima: 63 años a la fecha del accidente. Actividad e ingresos se desconoce
Sufrió politraumas.
DML:  determinan 8 días de incapacidad definitivos, sin secuelas.
 
Estado del reclamo: Se objeta por exclusión de cobertura
 
Indicaciones:
 
Conforme con lo anterior, agradezco por favor su asistencia a la diligencia programada, verificar las
pretensiones del afectado y los documentos con los que las soporta.
 
Indicar que NO nos asiste ánimo conciliatorio. Por cuanto no hay cobertura por exclusión ya que se trato
de un evento fortuito y en adición una imprudencia de pasajero que manejo el vehiuclo sin estar
autorizado.
 
Favor solicitar que nos desvincules del proceso ya que nos convocan por un evento en que nuestro
asegurado no es responsable.
 
En el evento que en audiencia aporten documentos que permitan realizar un nuevo análisis, favor
tomar fotos enviarlas adjuntas al presente correo y comunicarse conmigo al 318 344 0620 con el fin de
revisar el caso.
 
Cordialmente
 
Audiencias- Gerencia Nacional de Indemnizaciones
Jazmin Mojica – Analista de indemnizaciones
audiencias@laequidadseguros.coop| + www.laequidadseguros.coop  
Bogotá D.C.– Colombia

P Antes de imprimir, piense en su compromiso con el medio ambiente
NOTA CONFIDENCIAL. "La información contenida en este correo y en sus anexos y/o archivos adjuntos,
es confidencial y tiene carácter reservado. La misma es propiedad de La Equidad Seguros O.C. y está
dirigida para conocimiento estricto de la persona o entidad destinataria(s), quien es (son)
responsable(s) por su custodia y conservación. Si  no es el receptor autorizado, cualquier retención,
difusión, distribución o  copia de este mensaje es prohibida y será sancionada por la ley. Si por error 
recibe este mensaje, favor reenviarlo y borrar el mensaje recibido  inmediatamente. La compañía no es
responsable por la transmisión de virus informáticos, ni por las opiniones expresadas en este mensaje, ya
que estas son exclusivas del autor.
 
 
 
De: Mariana Rubio Sandoval <mrubio@gha.com.co>
Enviado el: jueves, 17 de octubre de 2024 5:05 p. m.
Para: audiencias <audiencias@laequidadseguros.coop>
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CC: Informes GHA <informes@gha.com.co>; Gustavo Alberto Herrera Avila <gherrera@gha.com.co>; John Edwar
Banguera Obando <jbanguera@gha.com.co>; Maria Camila Agudelo Ortiz <mcagudelo@gha.com.co>; Kevin
Orozco Rua <korozco@gha.com.co>
Asunto: RE: CITACIÓN AUDIENCIA DE CONCILIACIÓN LA EQUIDAD SEGUROS GENERALES ORGANISMO
COOPERATIVO / REP. LEGAL CA-039784 SINIESTRO 10283317
 
Estimados doctores
Cordial saludo,
 

Agradecemos la confianza depositada en la firma y confirmamos nuestra disponibilidad para
asistir a la audiencia de conciliación del asunto de la referencia, la cual se llevará a cabo de
manera virtual, el día 29 de octubre de 2024, a la 01:00 p.m.   en el Centro de Nacional de
Conciliación.  
 
Amablemente informamos que únicamente se remitió la citación, razón por la cual
solicitaremos al Centro de Conciliación la documentación requerida para el análisis del caso.
Sin perjuicio de ello, en la citación se hace referencia a un “(…) accidente de tránsito ocurrido
el 30 de agosto de 2023, entre los vehículos de placas PASAJERO y VBX-849 (…)” 
 
Frente al particular es preciso señalar que la solicitud de conciliación es presentada por
ESPERANZA OLARTE MONTOYA.
 
Finalmente, solicitamos el favor nos envíen  la póliza y su condicionado, la reclamación
presentada ante la compañía y su correspondiente respuesta, y  los demás antecedentes que
tenga la Compañía del siniestro. A fin de realizar un estudio detallado del caso.
 
Quedamos atentos a las instrucciones que debemos seguir en la diligencia.
 
Cordialmente,
 

Mariana Rubio Sandoval
Judicante Auxiliar Jurídico

Email: mrubio@gha.com.co |  304 396 5254

Cali - AV 6A Bis # 35N - 100 Of 212 | +57 315 577 6200
Bogotá - Calle 69 # 4 - 48 Of 502 | +57 317 379 5688

gha.com.co
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Aviso de Confidencialidad: La reproducción, copia, publicación, revelación y/o distribución, así como cualquier uso
comercial o no comercial de la información contenida en este Correo Electrónico y sus adjuntos se encuentra
proscrito por la Ley. Al ser destinatario del presente correo y no devolverlo acepta que el manejo de la información
aquí contenida debe manejarse de manera confidencial y reservada. Si usted no es destinatario por favor contacte
al remitente y elimine copia del correo, así como de sus adjuntos.
 
Confidentiality Notice:  The reproduction, copying, publication, disclosure and/or distribution, as well as any
commercial or non-commercial use of the information contained in this Email and its attached files are prohibited by
law. If you are the intended recipient you agree that the information contained herein must be used and managed
in both, confidential and reserved manner. If you are not the intended recipient please contact the sender and
delete a copy of the mail as well as its attachments.
 

De: audiencias <audiencias@laequidadseguros.coop>
Enviado: miércoles, 16 de octubre de 2024 11:51 a. m.
Para: Mariana Rubio Sandoval <mrubio@gha.com.co>; John Edwar Banguera Obando <jbanguera@gha.com.co>;
Informes GHA <informes@gha.com.co>; Gustavo Alberto Herrera Avila <gherrera@gha.com.co>; Néstor Ricardo
Gil Ramos <ngil@gha.com.co>
Asunto: RV: CITACIÓN AUDIENCIA DE CONCILIACIÓN LA EQUIDAD SEGUROS GENERALES ORGANISMO
COOPERATIVO / REP. LEGAL CA-039784 SINIESTRO 10283317
 
Cordial saludo
Solicito de su agendamiento en virtud de la convocatoria a la audiencia de conciliación prejudicial
citada para el 29 de Octubre de 2024, a las 13:00 hras, agradezco me pueda confirmar su
disponibilidad para la atención de la misma.
 
Cordialmente
 
Audiencias-Gerencia Nacional de Indemnizaciones
) Celular 3103109023
* audiencias@laequidadseguros.coop| + www.laequidadseguros.coop  
Bogotá D.C.– Colombia

P Antes de imprimir, piense en su compromiso con el medio ambiente
NOTA CONFIDENCIAL. "La información contenida en este correo y en sus anexos y/o archivos adjuntos, es confidencial y tiene carácter reservado. La misma es propiedad de

La Equidad Seguros O.C. y está dirigida para conocimiento estricto de la persona o entidad destinataria(s), quien es (son) responsable(s) por su custodia y conservación. Si  no

es el receptor autorizado, cualquier retención, difusión, distribución o  copia de este mensaje es prohibida y será sancionada por la ley. Si por error  recibe este mensaje, favor

reenviarlo y borrar el mensaje recibido  inmediatamente. La compañía no es responsable por la transmisión de virus informáticos, ni por las opiniones expresadas en este

mensaje, ya que estas son exclusivas del autor

 
 
De: Notificacionesjudicialeslaequidad <Notificacionesjudicialeslaequidad@laequidadseguros.coop>
Enviado el: martes, 15 de octubre de 2024 10:47 a. m.
Para: audiencias <audiencias@laequidadseguros.coop>
Asunto: RV: CITACIÓN AUDIENCIA DE CONCILIACIÓN LA EQUIDAD SEGUROS GENERALES ORGANISMO
COOPERATIVO / REP. LEGAL CA-039784
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De: CENTRO NACIONAL DE CONCILIACION DE TRANSPORTE DE CALI <correocertificadonotificaciones@4-
72.com.co>
Enviado el: viernes, 11 de octubre de 2024 10:53 a. m.
Para: Notificacionesjudicialeslaequidad <Notificacionesjudicialeslaequidad@laequidadseguros.coop>
Asunto: CITACIÓN AUDIENCIA DE CONCILIACIÓN LA EQUIDAD SEGUROS GENERALES ORGANISMO COOPERATIVO /
REP. LEGAL CA-039784
 
 

IMPORTANTE: Por favor no responder este mensaje, este servicio es únicamente para notificación

electrónica.

Señor(a) 
 
LA EQUIDAD SEGUROS GENERALES ORGANISMO
COOPERATIVO / REP. LEGAL
 

Reciba un cordial saludo:

Usted ha recibido un correo electrónico seguro y certificado de parte de CENTRO
NACIONAL DE CONCILIACION DE TRANSPORTE DE CALI, quien ha depositado su
confianza en el servicio de correo electrónico certificado de SERVICIOS POSTALES
NACIONALES S.A.S para hacer efectiva y oportuna la entrega de la presente
notificación electrónica. 
 
Con la recepción del presente mensaje de datos se entiende que el destinatario ha
sido notificado para todos los efectos según las normas aplicables vigentes,
especialmente los artículos 12 y 20 la Ley 527 de 1999 y sus normas reglamentarias.

Nota: Para leer el contenido del mensaje  recibido, usted debe hacer click  en el
enlace que se muestra a continuación:

 

Ver contenido del correo electrónico
Enviado por CENTRO NACIONAL DE CONCILIACION DE TRANSPORTE DE CALI

Correo seguro y certificado.

Copyright © 2024
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SERVICIOS POSTALES NACIONALES S.A.S.

Todos los derechos reservados.

¿No desea recibir más correos certificados?
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