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+57 302 7416094
+57 302 7416094 21/11/2023 ~Oficina VIP de Atencién Al Contribuyente
Cordial Saludo, Sr. JUAN EMERSON HERNANDEZ MARTIN... A
No es un contacto « No hay grupos en comin

DP Danny M Rebolledo Director Conquistado... 3/8/2023 © Herramientas de seguridad

Luego de que le apruebe en gestion ambiental, se vaa la c...

@ Bloquear

& Los mensajes y las llamadas estén cifrados de extremo a extremo. Nadie fuera de este chat, ni siquiera WhatsApp, puede leerlos ni
escucharlos. Haz clic para obtener més informacion.

Cordial Saludo, Sr. JUAN EMERSON HERNANDEZ MARTINEZ

Nos comunicamos de la Secretaria de Hacienda Departamental del Tolima. Le
informamos que el vehiculo con placas MWMS75 refleja una deuda de impuesto
vehicular . Lo invitamos a comunicarse a la linea 608-2770067 o a dirigirse a nuestra
oficina VIP de Atencién Especial al Contribuyente, ubicada en la Ciudad de Ibagué,
edificio Punto Central, Carrera 4 niimero 10-12, Segundo Piso, Oficina 202, para
conocer el estado de su obligacién. Si ya ha realizado el pago, agradecemos que
envie el comprobante de pago correo

cobro.2022@tolima.gov.co.Estamos para ayudarle con cualquier pregunta o
preocupacién que pueda tener.

Atentamente,
[YOHANA CORTES] 12:00 p. m.
v
-
4+ (© Escribe un mensaje 9

7. Pago parcial del segurorespecto al auto

(=] B 0 % & & => ~- Q auto MWMS75 o
[0 Buzones  Buscar:[EEE Entrada - Presidencia (13) v Enviado - Presidencia v Con indicador  Borradores - Presidencia v Guardar ) Error de inicio de sesién
Mejores resultados

Juan Emerson Herndndez... 30/10/23 Juan Emerson Hernéndez Martinez m & P Enviado - Google 30 de octubre de 2023, 2:44 p. m, O

Vario mensajes de2... Enviado - Google Mensajes 2020 a 2022

Inicio del mensaje reenviado: De: Juan Para: edgar BARAJAS ORTIZ

Emerson Herndndez Martinez <salud...

Juan Emerson Herndndez... 20/10/23
pemc auto Enviado - Google
Inicio del mensaje reenviado: De: N N .
Saludyvidaiasd <saludyvidaiasc@gm... Iniclo del mensaje reenviado:

Ordenar por fecha v ® De: Juan Emerson artinez i il.com

. p— Asunto: Re: SOLICITUD CORRECCION REPORTE DIAN §-22122070 - SVD792 CC 1801XXXX

Hernéndez... 30/10/23 Fecha: 10 de diciembre de 2021, 3:56:28 p. m. COT

82.. Enviado - Google Para: Maritza Diaz Mahecha <maritza.diaz@allianz.co>, edgar BARAJAS ORTIZ <gdgarbarajasortiz@gmail.com>

Sefiores
Alianz Colombia

Juan Emerson Herndndez... 30/10/23
Vario mensajes de2... Enviado - Google
Inicio del mensaje reenviado: De: Juan comprometid, sequn la poliza, a pagar el valor total del vehiculo.

Emerson Hernéndez Martinez <salud... El ofrecimiento que me hicieron de parte e Alianz, recibir el vehiculo siniestro, yo no lo estaba solicitanda, y su ilidad como es de ese siniestro y de las diigencias que deban

Como les exprese en el derecho de peticion, el vehiculo Nissan Versa MWMS5T75, fue clasificado como perdida total, informacion que nos dieron los asesores de Alianz, y ese fue el motivo por el que Alianz se

hacer para cumplir con su poliiza de seguro que este servidor como asegurado pague durante muchas afios a esa compatiia.

Juan Emerson Herndndez... 30/10/23 Por otra lado Alianz esta incumpliendo al conirato firmado en Ia pdliza ya que van 8 afios y no han cumplido con el pago total del vehiculo que aseguramos esa compaiila, ni con la indemnizacién correspondients

pemc auto Enviado - Google que ya fue dictada sentencia.
Inicio del mensaje reenviado: De:
yvidai yvi Solicito ‘cumplir con su parte, paguen lo que hace falia y hagan los arreglos con la oficina de impuestos de vehiculos en Ibagué.
Vehiculos Tolima 28/09/23 Esperando su pronte cumplimiento se despide
OFICIO PERSU... Todos (G..le (Todos)
Estimado contribuyente, a Juan Emerson Hemandez
continuacién adjuntamos oficio persu...
Juan Emerson Herndnde... 25/04/22 EI2/08/2021, a las 2:51 p. m., Maritza Diaz Mahecha <maritza diaz @allianz.co> escribio:
SOLICITUD CO... Todos...(Todos) 3 >
Inicio del mensaje reenviado: De: Buena tarde:

Juan Emerson Hermandez Marti..
Adjunto respuesta a su solicitud. La clave para abrir el anexo son los cuatro (4) Gitimes digitos de su documento de identidad
Juan Emerson Herndnde... 25/04/22

TRAMITE ARRE... Todos..(Todos) 2 > Cordialmente,
Inicio del mensaje reenviado: De:
Hernando Arenas Londofio <he MARITZA DIAZ MAHECHA

Analista Senior de Soporte | Direccion Tributaria

™ Juan Emerson Herndndez... 4/04/22

SINIESTRO 223... Todos..Todos) 12 » Allianz Colombia. Bogots, D.C. Carrera 13A 29 24

Enviado desde mi iPhene Inicio T 187523

del mensaje reenviado: De: Tra... mariza diaz@allianz.co

Juan Emerson Herndndez... 21/10/20 <image001.jpg>

Solicitud par2 si... Tocos..(Toces) 5 > A —— ! . - o sxciv, 5 s e o st o e s, s e 1

buenas noches gracias por la
informacién Lo dnico que me pa...

Por faver copia del mismo.
4 Cuida el media ambienie. no impimss este email

Juan Emerson Herndndez... 21/10/20
Re: Solicitud par... Borradores - Google
Este mensaje estd vaclo.

8. Propuestadevenderleen $1elauto



B W | 9 a | E > o Q alianz [x}

[ Entrada - Presidencia (13) v Enviado - Presidencia v Con indicador  Borradores - Presidencia v Guardar  f\ Error de inicio de sesién
Mejores resultados.
ALIANZA EXPLORA S.A.S. 28/06/22 Juan Emerson Herndndez Martinez ™ & £5 Enviado - Google 19 de noviembre de 2020, 4:58 p. m. O
900987559; AL... Todos (G...le (Todos) Carta de Alianz
ALIANZA EXPLORA S.A.S. Sefior (a) Para: GONZALO GARCIA ROMERO

Juan Emerson Hernandez ALIANZAE...

 Juan Emerson Hernandez... 19/11/20
é Carta de Alianz e De: Nilton Fernando Cerquera Vargas <nilton.cerquera@externos.allianz.co>
Enviado el: viernes, 18 de septiembre de 2020 10:36 a. m.
Para: saludyvidaiasd @gmail.com
Ordenar por fecha v @ CC: Tramites Siniestros Allianz <tramite iestros @allianz.co>

" Eativor Davtd faradi Bibi.< 820 a:m: Asunto: ARREGLO DIRECTO EFECTUADO S-022304232 MWMS575 GESTION PT

Invitacién: [IGNORA... Entrada - Google )

¢Fue un error? Buen dia apreciado asegurado HERNANDEZ MARTINEZ, JUAN EMERSON

De acuerdo a nuestra i arreglo directo por su vehiculo de placas MWM575 por $ 1, el vehiculo se
encuentra actualmente en nuestra bodega Fontlbon dlrecctbn Calle 17 No 132 - 60, para el retiro del vehiculo por favor nonﬁrmar los siguientes
datos del operador de la gria (Nombre completo, nimero de cedula, placa gria y fecha del retiro), estas solicitudes se realizan 24 horas habiles
del despacho del vehiculo

Edgar BARAJAS ORTIZ 8/1/23
word de hechos Entrada - Google
Emerson anexo el borrador de los

hechos en la parte final esté como os...

™ Juan Emerson Hernéndez... 30/10/23 Si tiene alguna inquietud no dude en contactarme.
Dos correos del 2014 Enviado - Google
Inicio del mensaje reenviado: De:
Tramites Siniestros Allianz <tramite.si...

™ Juan Emerson 30/10/23
documentos ac... Enviad..Google 3 »
Inicio del mensaje reenviado: De:
Saludyvidaiasd <saludyvidaiasd...

Nilton Fernando Cerquera Vargas
Analista pérdida total dafios| Direccion de Siniestros
Allianz Colombia. Bogota. Carrera 13° # 29 - 24

™ Juan Emerson Hernéndez... 30/10/23 M (+67) 3002602004 i
Mensajes 2020 a 2... Enviado - Google nilton.cerquera@externos.allianz.co

Inicio del mensaje reenviado: De: Juan
Emerson Hernndez Martinez <salud...

Juan Emerson Hernéndez... 30/10/23
Vario mensajes de2... Enviado - Google
Inicio del mensaje reenviado: De: Juan CUSTOMER
Emerson Hernandez Martinez <salud...

Not: Esto omaily los arctivos tmn:mmdcs a través del mismo, solo han sido envi [ estan en la lista de ios y i i iva.
Juan Emerson Hernéndez... 30/10/23 Si usted favor no lea, copi i il a otr 'y notifiqy i itente. Por favor elimir il o cualquier
pemc auto Enviado - Google copia cel mismo.

Inicio del mensaje reenviado: De:

Saludyvidsiasd <saludyvidaasd@gm... A Cuida el medio ambiente, no imprimas este email

Juan Emerson Hernéndez... 30/10/23
COTIZ JUANE... Enviad..Google 2 »
Inicio del mensaje reenviado: De:

Juan Emerson <saludyvidaiasd...

Juan Emerson Hernéndez... 30/10/23
informacién Todos...(Todos) 2 »
Inicio del mensaje reenviado: De:
Edgar BARAJAS ORTIZ <edgarb...

9. Solicitudaalianzpara que arreglen consecde hacienda
= = =) w | & N W = LY Q, [paRA~ edgar BARAJAS OR... o

[[J Buzones  Buscar:[ff) Entrada - Presidencia (13} v  Enviado - Presidencia v Conindicador Borradores - President

Ordenar por fecha v ® ‘
ormrzTr Emme o
Inicio del mensaje reenviado: De: ~,
angela maria losada <anmalosada@h... : e
- ; el Tolima

Juan Emerson Herndndez... 30/10/23
cooernacion - MOS|

Dos correos del 2014 Enviade - Google OeL o - une

Inicio del mensaje reenviado: De:

Tramites Siniestros Allianz <tramite.si

~ Guardar f) Error de inicio de sesién

Juan Emerson Herndndez... 30/10/23 De: Juan Emerson Hernéandez Martinez <saludyvidaiasd@gmail.com>

Fud: Respuesta de... Enviaco - Google Enviado: miércoles, 16 de marzo de 20228:35p. m. ) i o _
Inicio del mensale reenviado: De: Para: Jeannette Reyes | <jeann .| : .C0>; Juan Emerson Herna:\dez Martinez <sa]udyv1d§msd@gmaﬂ.oom>
Tramites Siniestros Allianz <tramite.si... Cec: edgar BARAJAS ORTIZ com>; Hernando Arenas Londofio <hernando.arenas @tolima.gov.co>
. Asunto: Re: TRAMITE ARREGLO DIRECTO EFECTUADO S-0. MWMS575 GESTION PT
Juan Emerson Herndndez... 20/10/23
documentos ac... Entrad..Google 3 » Sefiores
Inicio del mensaje reenviado: De: Alianz
Saludyvidaiasd <saludyvidaiasd... Colombia
™ Juan Emerson Herndndez... 30/10/23 Gordial Saludo
documentos en... Enviad..Google 3 »
Inicio del mensaje reenviade: De: Como les solicite el dia 25 de agosto del afio 2021, vuelto a solicitar que por favor Se hagan cargo de solicitar al RUNT y al secretaria de hacienda e impuesto de vehiculos para que cese causacién tributaria
Edgar BARAJAS ORTIZ <edgarb... desde la Dl:cr[\ja del siniestro del vsm‘lcu\é) deA‘ r‘narca NISSAN VERSAy p\aczs IgWM STE que fue \elvadnrado del \u;lgar ge\ a‘craiden‘le. su'\M;z"r‘jsH\':ia5 ;;lonzgcﬂ\én de este servgara estuvo ‘;nm:vwlizado durante tgda
ese periodo de tiempo por parte de la Cia Allianz y en este momento cuando desean hacer arreglo directo por el vehiculo de placas. or § 1, con este servidor, hay una deuda ante secretaria de
[ D e T R ) hacienda de 7.850.00000. ! ¢ ” ’ " !
@ Mensajes 2020 a 2. Enviado - Google
Inicio del mensaje reenviado: De: Juan Debido a su NO pronta gestion al respecto, la secretaria de hacienda del Tolima, direccion de rentas, estan requiriendo el presentar las declaraciones tributarias del vehiculo de marca NISSAN VERSAy
Emerson Herndndez Martinez <salud... placas MWM 575, (anexo Nofificacién)

Juan Emerson Herndndez... 30/10/23
Vario mensajes de2... Enviado - Google
Inicio del mensaje reenviado: De: Juan
Emerson Herndndez Martinez <salud...

Agradezeo se hagan Cargo de presentar ante la SECRETARIA DE HACIENDA - IDRECCION DE RENTAS E INGRESOS, CARRERA 4 N° 8- 67 BARRIO LA POLA en Ibagué - Tolima
hernando.arenas@tolima.gov.co

Sin ofro motive que esperar su pronta respuesta.
Juan Emersen Herndndez... 20/10/23

pemc auto Enviado - Google Atentamente
Inicio del mensaje reenviado: De:
Saludyvidaiasd <saludyvicaiasd@gm... Juan Emerson Heméndez

R C.C. 19.016.509 de Inirida
Juan Emerson Hernandez... 30/10/23
Fwd: COTIZ JUAN E... Enviado - Google
Inicio del mensaje reenviado: De: Juan
Emerson <saludyvidaiasd @gmail.com...

Juan Emerson Herndndez... 30/10/23 NOTA GONFIDENGIAL: Gualquier copia, uso o distribucion no autorizados de este mensaje y sus adjuntos puede generar responsabilidades legales. Si usted no es destinatario de este correo, por favor
Fwd: informacién  Enviado - Google natifiquelo al remitente. Aplicamos la Ley Estatutaria 1581 de 2012, que protege el derecho de acceso a la informacion pablica. Antes de imprimir este mensaje, compruebe si es necesario hacerlo. E| Medio
Inicio del mensaje reenviado: De: Ambiente es cuestion de TODOS.

Edgar BARAJAS ORTIZ <edgarbaraja

Juan Emerson Herndnde... 22/08/22
Fwd: OFICIO PERSU... Enviaco - Google:
Buenos dias Edgar, me llego este
correo del venido siniestro, por favor...

Rectoria - Gustavo Marin  18/08/22
Fw: Poder Todos (G...le (Todos)
Buenos dias, Adjunto poder firmado

10. Ultimo cobro de sec de haciendaadvirtiendo embargo de bienes
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