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RV: ASIGNACION AUDIENCIA - EDESK 1433978 - TZQ799 - NILSON OLARTE ARANDA

Desde Informes GHA <informes@gha.com.co>
Fecha Mar 26/11/2024 11:45
Para John Edwar Banguera Obando <jbanguera@gha.com.co>; CAD GHA <cad@gha.com.co>

EXTRAJUDICIAL

De: Lorena Jurado Chaves <ljurado@gha.com.co>
Enviado: martes, 26 de noviembre de 2024 11:06
Para: daniela.raigoso@sbseguros.co <daniela.raigoso@sbseguros.co>
Cc: Informes GHA <informes@gha.com.co>; Mariana Rubio Sandoval <mrubio@gha.com.co>; Maria Camila Agudelo Ortiz <mcagudelo@gha.com.co>
Asunto: RE: ASIGNACION AUDIENCIA - EDESK 1433978 - TZQ799 - NILSON OLARTE ARANDA
 
Estimada doctora Daniela,

Espero se encuentre muy bien. 

Conforme con las instrucciones entregadas, acudimos a la audiencia de conciliación extrajudicial el día de hoy 26 de noviembre de 2024 sin ánimo conciliatorio,
por lo que, se declaró fracasada. 

Una vez entreguen el acta será remitida por esta misma cadena.

Cordialmente,

Lorena Jurado Chaves
Gerente Centro de Análisis de Información y Reportes

Email: ljurado@gha.com.co |  300 467 4253
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De: Daniela Raigoso Cuan <daniela.raigoso@sbseguros.co>
Enviado: lunes, 11 de noviembre de 2024 19:00
Para: Gustavo Alberto Herrera Avila <gherrera@gha.com.co>
Cc: Monica Liceth Torres Escobar <mtorres@gha.com.co>
Asunto: RE: ASIGNACION AUDIENCIA - EDESK 1433978 - TZQ799 - NILSON OLARTE ARANDA
 

Algunos contactos que recibieron este mensaje no suelen recibir correos electrónicos de daniela.raigoso@sbseguros.co. Por qué es esto
importante

Doctores Buenas tardes,
 
De acuerdo con la asignación, solicitamos que por favor me indiquen que abogado de la firma va a asistir para podernos reunir y estudiar la posibilidad de un
ofrecimiento.
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Quedo atenta a su respuesta para poderla transmitir a los abogados de Expreso Bolivariaro.
 
Saludos,
 
Daniela Raigoso Cuan
Analista Indemnizaciones Autos RCC / RCE
Vicepresidencia de Indemnizaciones
 
SBS Seguros Colombia S.A.
Av. Cra. 9 # 101 – 67 Piso 7°
Bogotá, Colombia
T +57 (1) 313 8700
daniela.raigoso@sbseguros.co
 

 
De: Daniela Raigoso Cuan
Enviado el: martes, 5 de noviembre de 2024 2:27 p. m.
Para: gherrera@gha.com.co
CC: Juan Pachon Gonzalez <juan.pachon@sbseguros.co>
Asunto: ASIGNACION AUDIENCIA - EDESK 1433978 - TZQ799 - NILSON OLARTE ARANDA
 
 
 
Buen día Doctor Gustavo Herrera,
 
Procedo con la asignación audiencia del presente caso.

EDESK 1433978
STRO 001-306-1006476
FECHA  STRO 15/09/2024
FECHA  DILIGENCIA 6/11/2024
HORA 10:00 a. m.
PLACA  VEH
ASEGURADO TZQ-799

CONVOCADO FUNDASOLCO
CITACION SBS

OBSERVACION

NO CONTAMOS CON RECLAMACION FORMAL POR
PARTE DE LA VICTIMA, LAS PRETENSIONES DE LA
DDA CORRESPONDEN A $ 665,982,562, POR
FAVOR REALIZAR UNA VALORACION OBJETIVA Y
PROCEDER CON UN OFRECIMIENTO, SOLO
PONER A DISPOSICION LA POLIZA BASICA CON EL
VALOR ASEGURADO DE 120 SMMLV Y TENER EN
CUENTA EL DEDUCIBLE A CARGO DEL
ASEGURADO DEL 10%.

CASO ASIGNADO GHA
ASIGNADO
ANALISTA DANIELA RAIGOSO

 
 
Saludos,
 
Daniela Raigoso Cuan
Analista Indemnizaciones Autos RCC / RCE
Vicepresidencia de Indemnizaciones
 
SBS Seguros Colombia S.A.
Av. Cra. 9 # 101 – 67 Piso 7°
Bogotá, Colombia
T +57 (1) 313 8700
daniela.raigoso@sbseguros.co
 

 
De: Notificaciones SBSeguros <notificaciones.sbseguros@sbseguros.co>
Enviado el: viernes, 25 de octubre de 2024 6:18 p. m.
Para: Daniela Raigoso Cuan <daniela.raigoso@sbseguros.co>
Asunto: RV: CITACIÓN AUDIENCIA DE CONCILIACIÓN VIRTUAL 8255 - JOHN JAIRO SAMBONY PERDOMO y OTROS.
Importancia: Alta
 
Hola Dani te mando esta prejudicial
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No suele recibir correo electrónico de fundasolco911@hotmail.com. Por qué es esto importante

Centro
Convocante Radicado Fecha de

recibido Convocante(s) Acompañamiento
al asegurado

Citación
directa
a SBS

Placa
convocante

Placa
asegurado

Fecha de
asignación Abogado

Número
de

siniestro
DOL Analista

encargad

FUNDASOLCO 8255 25/10/2024

JOHN JAIRO
SAMBONY
PERDOMO,

YULY JOVANNA
TABORDA
GOMEZ,

SIGIFREDO
TABORDA
LOTERO,
NOELBA

GOMEZ SANTA,
FLORESMIRO

SAMBONY,
MYRIAM

PERDOMO
BONILLA,

SANTIAGO
SAMBONY

TABORDA y el
menor JEAN

PAUL
SAMBONY
TABORDA

  X TEY20F TZQ799 PENDIENTE PENDIENTE S/R 15/09/2024 DANIELA
RIAGOSO

 
 
Saludos / kind regards,
 
Juan Camilo Pachón
Judicante
Vicepresidencia de Indemnizaciones
 
SBS Seguros Colombia S.A.
Av. Cra. 9 # 101 – 67 Piso 7° Bogotá, Colombia
T +57 (601) 313 8700
www.SBSeguros.co
juan.pachon@sbseguros.co
 

 
De: Centro de Conciliacion y Arbitraje FUNDASOLCO <fundasolco911@hotmail.com>
Enviado el: viernes, 25 de octubre de 2024 2:03 p. m.
Para: Notificaciones SBSeguros <notificaciones.sbseguros@sbseguros.co>
Asunto: CITACIÓN AUDIENCIA DE CONCILIACIÓN VIRTUAL 8255 - JOHN JAIRO SAMBONY PERDOMO y OTROS.
Importancia: Alta
 

Buenas tardes.
 
Cordial saludo, Sr. REPRESENTANTE LEGAL SBS SEGUROS COLOMBIA S.A.
 
De la manera más respetuosa, me permito citarlo para que asista a la diligencia de Conciliación, a celebrarse de manera virtual, el día 26 de noviembre de 2024, a
las 10:00 am. 
 
La diligencia referida ha sido solicitada por parte del Dr. JHON FERNANDO ORTIZ ORTIZ, en calidad de apoderado de los Sres. JOHN JAIRO SAMBONY
PERDOMO, YULY JOVANNA TABORDA GOMEZ, SIGIFREDO TABORDA LOTERO, NOELBA GOMEZ SANTA, FLORESMIRO SAMBONY, MYRIAM PERDOMO BONILLA,
SANTIAGO SAMBONY TABORDA y el menor JEAN PAUL SAMBONY TABORDA representado legalmente por su señor padre, JOHN JAIRO SAMBONY PERDOMO y
por su señora madre YULY JOVANNA TABORDA GOMEZ.
 
Fundasolco Centro de Conciliacion le está invitando a una reunión de Zoom programada.
 
Tema: CONCILIACIÓN 8255 JOHN JAIRO SAMBONY PERDOMO y OTROS.
Hora: 26 nov 2024 10:00 a. m. Bogotá
 
Entrar Zoom Reunión
https://us02web.zoom.us/j/81271925245?pwd=SaHbf9MGAP5VS8u22Nqh0zMrVeEPoE.1 
 
ID de reunión: 812 7192 5245
Código de acceso: 869238
 
 

PRUEBAS DOCUMENTALES:
·         Poderes para actuar

·         Informe policial del accidente de tránsito

26/11/24, 16:50 Correo: Quevin Andrés Bolívar - Outlook

https://outlook.office.com/mail/inbox/id/AAQkAGE0YTc5MmI2LTA3YTctNGNiNy1hZGVkLTI1M2JkZjU0M2U3ZAAQAK7sgFEFAbpEih6uWtckFQ0%3D 3/4

mailto:fundasolco911@hotmail.com
https://aka.ms/LearnAboutSenderIdentification
http://www.sbseguros.co/
mailto:Jaime.Moreno@sbseguros.co
mailto:fundasolco911@hotmail.com
mailto:notificaciones.sbseguros@sbseguros.co
https://us02web.zoom.us/j/81271925245?pwd=SaHbf9MGAP5VS8u22Nqh0zMrVeEPoE.1


·         Informe ejecutivo de Accidente de transito
·         Formulario FPJ 10 –Inspección Técnica a Cadáver.                                                             
·         Constancia de la fiscalía sobre la existencia del proceso penal
·         Acta de inspección a lugares.
·         Registro civil de defunción de la víctima directa.
·         Registro civil de nacimiento de la víctima directa.
·         Registro civil de nacimiento hermanos de la victima
·         Registro civil de nacimiento padres de la victima.
·         Tarjeta profesional y cédula del abogado.
·         Demás documentos necesarios para una eventual conciliación o una eventual demanda se aportarán según el caso.

 
 
Cordialmente,
 
_____________________________________
FAISURY ANGULO.
Secretaria Administrativa.
Centro de Conciliación FUNDASOLCO.
Tel. 895 98 12 - 896 14 99, Cel. 314 768 88 05 
Email. fundasolco911@hotmail.com
CALI-VALLE.
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