15/11/24, 11:07 Correo: Quevin Andrés Bolivar - Outlook

E Outlook

RE: Citacion diligencia de conciliacion NUNC. 680016106051202306568

Desde Néstor Ricardo Gil Ramos <ngil@gha.com.co>
Fecha Vie 15/11/2024 11:04

Para audiencias <audiencias@laequidadseguros.coop>; John Edwar Banguera Obando <jbanguera@gha.com.co>;
Informes GHA <informes@gha.com.co>; Gustavo Alberto Herrera Avila <gherrera@gha.com.co>

cc Mayerly Ayala Rivera <mayala@gha.com.co>; CAD GHA <cad@gha.com.co>; Notificaciones GHA
<notificaciones@gha.com.co>

ﬂ] 1 archivo adjunto (106 KB)

Re: SOLICITUD DE INFORMACION Y DE COMPARECENCIA VIRTUAL - REFERENCIA: 680016106051202306568 DELITO: LESIONES
PERSONALES CULPOSAS CONVOCADO:LA EQUIDAD SEGUROS GENERALES;

Estimada Doctora Jazmin, reciba un cordial saludo.

Comedidamente doy alcance de la informacién dada por el despacho de la Fiscalia.

- Fecha del accidente de transito que dio origen al proceso penal: 2 junio 2023

- Querellante (s) y querellado (s): LUZ ANDREA GARCIA RUEDA contra YOHANNY ALBERTO VARGAS
ALARCON

- Placas de los vehiculos involucrados, especialmente el vehiculo asegurado por la companfia: Querellante
KBL-826 y Querellado XVX-795

- En caso de que se tenga informacidn, nos puedan indicar si las victimas realizaron reclamacidn: no se
tiene informacidn al respecto.

Espero que con la informacién suministrada se pueda ubicar el proceso dentro de la compaiiia.

Cordialmente

NESTOR RICARDO GIL RAMOS
Abogado Senior

AREA PENAL
+57 3183247269
(+57) (2) 669 4075 -

(+57) (1) 743 6592 ABOGADOS & ASOCIADOS
ngil@gha.com.co
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E‘; Reservar un momento para reunirse conmigo

Aviso de Confidencialidad: Lareproduccién, copia, publicacion, revelacion y/o distribucién, asi como
cualqguier uso comercial o no comercial de la informacion contenida en este Correo Electrénico y sus
adjuntos se encuentra proscrito por la Ley. Al ser destinatario del presente correo y no devolverlo acepta
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que el manejo de la informacién aqui contenida debe manejarse de manera confidencial y reservada.
Si usted no es destinatario por favor contacte al remitente y elimine copia del correo, asi como de sus
adjuntos.

Confidentiality Notice: The reproduction, copying, publication, disclosure and/or distribution, as well as
any commercial or non-commercial use of the information contained in this Email and its attached files
are prohibited by law. If you are the infended recipient you agree that the information contained herein
must be used and managed in both, confidential and reserved manner. If you are not the intended
recipient please contact the sender and delete a copy of the mail as well as its attachments

De: audiencias <audiencias@laequidadseguros.coop>

Enviado: miércoles, 6 de noviembre de 2024 11:59

Para: Néstor Ricardo Gil Ramos <ngil@gha.com.co>; John Edwar Banguera Obando <jbanguera@gha.com.co>; Informes
GHA <informes@gha.com.co>; Gustavo Alberto Herrera Avila <gherrera@gha.com.co>

Asunto: RV: Citacidn diligencia de conciliacion NUNC. 680016106051202306568

Cordial saludo

Solicito de su agendamiento en virtud de la convocatoria a la audiencia de conciliacion prejudicial citada
para el 27 de noviembre de 2024, a las 08:30 hras, agradezco me pueda confirmar su

disponibilidad para la atencién de la misma.

@GHA NESTOR RICARDO GIL RAMOS agradezco si me ayudas a ubicar informacién del motivo de la
convocatoria, solo tenemos placa, pero no tenemos fecha del evento y desconocemos los hechos. Saludos

Cordialmente

Audiencias-Gerencia Nacional de Indemnizaciones

@ Celular 3103109023

X audiencias@laequidadseguros.coop | [ www.laeguidadseguros.coop.
Bogotd D.C.— Colombia
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& Antes de imprimir, piense en su compromiso con el medio ambiente

NOTA CONFIDENCIAL. "La informacién contenida en este correo y en sus anexos y/o archivos adjuntos, es confidencial y tiene cardcter reservado. La misma es propiedad de La Equidad
Seguros O.C. y estd dirigida para conocimiento estricto de la persona o entidad destinataria(s), quien es (son) responsable(s) por su custodia y conservacion. Si no es el receptor
autorizado, cualquier retencion, difusion, distribucién o copia de este mensaje es prohibida y serd sancionada por la ley. Si por error recibe este mensaje, favor reenviarlo y borrar el
mensaje recibido inmediatamente. La compaiia no es responsable por la transmisidon de virus informdaticos, ni por las opiniones expresadas en este mensaje, ya que estas son exclusivas

del autor
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De: Carlos Andres Mejia Ferreira <carlos.mejiaf@fiscalia.gov.co>

Enviado el: miércoles, 6 de noviembre de 2024 11:09 a. m.

Para: Servicio al Cliente <Servicio.Cliente@laequidadseguros.coop>

Asunto: Fwd: Citacién diligencia de conciliacion NUNC. 680016106051202306568

---------- Forwarded message ---------

De: Carlos Andres Mejia Ferreira <carlos.mejiaf@fiscalia.gov.co>

Date: mié, 6 nov 2024 a la(s) 11:04 a.m.

Subject: Citacion diligencia de conciliacion NUNC. 680016106051202306568
To: <notificacionesjudicialeslaequidad@laequidadseguros.coop>

Respetuoso saludo.

Por medio del presente, me permito remitir el archivo adjunto para su conocimiento y fines
pertinentes.

Cordialmente,

CARLOS ANDRES ME]fA FERREIRA

Fiscalia 48 Local Grupo Inv. y Juicio- Lesiones

57 6076854566 Ext 72703, Celular 3138777969

Fiscalia General de la Nacién

Carrera 19 Nro. 24- 61, Séptimo Piso, Alarcén, Santander, Bucaramanga

Cordialmente,

CARLOS ANDRES MEJIA FERREIRA

Fiscalia 48 Local Grupo Inv. y Juicio- Lesiones

57 6076854566 Ext 72703, Celular 3138777969

Fiscalia General de la Nacién

Carrera 19 Nro. 24- 61, Séptimo Piso, Alarcén, Santander, Bucaramanga

Cuidemos del medio ambiente. Por favor no imprima este e-mail si no es necesario.

NOTA CONFIDENCIAL DE LA FISCALIA GENERAL DE LA NACION: Este mensaje (incluyendo
cualquier anexo) contiene informacioén confidencial y se encuentra protegido por la Ley. Sélo puede
ser utilizada por la persona o compariia a la cual esta dirigido. Si usted no es el receptor autorizado, o
por error recibe este mensaje, favor borrarlo inmediatamente. Cualquier retencién difusion,
distribucion, copia o toma cualquier accion basado en ella, se encuentra estrictamente prohibido.
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