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RV: RESULTADO: REPROGRAMACION - CITACION AUDIENCIA DE CONCILIACION LA EQUIDAD SEGUROS
GENERALES / REPRESENTANTE CA-040021 LEGAL SINIESTRO 10307686

Desde Informes GHA <informes@gha.com.co>

Fecha Jue 14/11/2024 13:00

Para John Edwar Banguera Obando <jbanguera@gha.com.co>
cC CAD GHA <cad@gha.com.co>

[lll 2 archivos adjuntos (2 MB)
CITACION_AUD_14_NOVIEMBRE_CA-040021_3.pdf; SOLICITUD_Y_ANEXOS_CA-040021.pdf;
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Jue 12/12/2024, 'de' 14:00 a 14:30

O

CENTRO DE CONCILIACION CNC

CONVOCANTE:JULIAN ANDRES LASSO OSORIO
CONVOCADO:EQUIDAD

SINIESTRO:10307686

COMPANIA:EQUIDAD

Las partes de mutuo acuerdo con el aval del abogado conciliador, han decidido
suspender la audiencia de conciliacion para el dia: 12 DE DICIEMBRE DE 2024 A
LAS 02:00 PM.

De: Diana Carolina Benitez Freyre <dbenitez@gha.com.co>

Enviado: jueves, 14 de noviembre de 2024 9:22

Para: audiencias@laequidadseguros.coop <audiencias@laequidadseguros.coop>

Cc: Mariana Rubio Sandoval <mrubio@gha.com.co>; Informes GHA <informes@gha.com.co>; John Edwar Banguera
Obando <jbanguera@gha.com.co>; Maria Camila Agudelo Ortiz <mcagudelo@gha.com.co>; Natalia Fernanda Gil Mufioz
<nfgil@gha.com.co>; Facturacion <facturacion@gha.com.co>

Asunto: RESULTADO: REPROGRAMACION - CITACION AUDIENCIA DE CONCILIACION LA EQUIDAD SEGUROS GENERALES /
REPRESENTANTE CA-040021 LEGAL SINIESTRO 10307686
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Buenos dias, apreciados doctores

Comedidamente confirmamos nuestra asistencia a la audiencia de conciliacion celebrada el dia de hoy (14
de noviembre del 2024) en el Centro Nacional de Conciliacién (Cali).

En la diligencia, la conciliadora se percaté que hacia falta algunas citaciones, debido a lo anterior, la
audiencia se suspendi6 porque deben citar al conductor.

Fecha audiencia: jueves 12 de diciembre del 2024. Hora: 02:00 pm
El ingreso a la diligencia es el mismo.

Muchas gracias.

Carolina Benitez Freyre
( I I Abogada Senior I
Email: dbenitez@gha.com.co | 320 457 8059
ABOGADOS & ASOCIADOS Cali - AV 6A Bis # 35N - 100 Of 212 | +57 315 577 6200
Bogota - Calle 69 # 4 - 48 Of 502 | +57 317 379 5688
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Aviso de Confidencialidad: La reproduccién, copia, publicacion, revelacién y/o distribucién, asi como cualquier uso
comercial o no comercial de la informacion contenida en este Correo Electronico y sus adjuntos se encuentra proscrito por la
Ley. Al ser destinatario del presente correo y no devolverlo acepta que el manejo de la informacién aqui contenida debe
manejarse de manera confidencial y reservada. Si usted no es destinatario por favor contacte al remitente y elimine copia
del correo, asi como de sus adjuntos.

Confidentiality Notice: The reproduction, copying, publication, disclosure and/or distribution, as well as any commercial or
non-commercial use of the information contained in this Email and its attached files are prohibited by law. If you are the
infended recipient you agree that the information contained herein must be used and managed in both, confidential and
reserved manner. If you are not the infended recipient please contact the sender and delete a copy of the mail as well as its
attachments.

De: audiencias <audiencias@laequidadseguros.coop>
Enviado: jueves, 7 de noviembre de 2024 17:22
Para: Mariana Rubio Sandoval <mrubio@gha.com.co>; Informes GHA <informes@gha.com.co>; John Edwar Banguera

https://outlook.office.com/mail/inbox/id/AAQkADhkZDkzMmEyLTc2NDQINDkwMS04ODVhLTZjZjU5YjFIYmM1ZgAQAIRoBvRBE7xBgUH9ASmxUdc%3D

2/5


http://gha.com.co/
http://linkedin.com/company/gha-abogados-asociados
http://linkedin.com/company/gha-abogados-asociados
https://www.instagram.com/gha.abogados/
https://www.instagram.com/gha.abogados/
https://www.facebook.com/gherrerabogados/?ref=br_rs
https://www.facebook.com/gherrerabogados/?ref=br_rs
https://twitter.com/GHAbogadosA
https://twitter.com/GHAbogadosA

14/11/24, 13:51 Correo: Brahiam Stiven Espejo Daza - Outlook

Obando <jbanguera@gha.com.co>; Gustavo Alberto Herrera Avila <gherrera@gha.com.co>; Néstor Ricardo Gil Ramos
<ngil@gha.com.co>

Asunto: Asignacion e indicaciones CITACION AUDIENCIA DE CONCILIACION LA EQUIDAD SEGUROS GENERALES /
REPRESENTANTE CA-040021 LEGAL SINIESTRO 10307686

Cordial saludo.

Remito indicaciones para ser utilizadas en el momento de llevarse a cabo la audiencia programada para el 14
de noviembre de 2024 a las 08:00 am

Siniestro 10307686

Caso OnBase: 212522

Fecha del siniestro: 11 de mayo de 2024
Fecha de aviso: 17 de mayo de 2024
Pdliza: ABOO1197

Producto: RCE Servicio PUblico 0116
Tomador: TAX EXPRESS CALI SAS
Asegurado: GIRON DIEGO

Prima: Ok

Placa: VCR414

Amparos afectados: DANOS BIENES DE TERCEROS
Valores asegurados: 80 SMMLV2024
Deducible DBT: 10% 1 SMLMV
Pretensiones: TOTAL $ 1.322.000=

SPOA: ..

Convocante: JULIAN ANDRES LASSO OSORIO
Antecedentes:
¢ Sin aviso del asegurado

QUIEN PRESENTA LA RECLAMACION / JULIAN ADRES LASSO OSORIO
PLACA TERCERO UDTé7F

GACELA TERCERO POLIZA VIGENTE SURA

PLACA ASEGURADA VCR414

IPAT NO

NO SE EVIDENCIA RESPONSABILIDAD VH ASEGURADO
PRETENSIONES $1.322.000

OBJECION X NO ACREDITACION DE RC

Indicaciones:

Conforme con lo anterior, agradezco por favor su asistencia a la diligencia programada, verificar las
pretensiones del afectado y los documentos con los que las soporta.

Indicar que NO nos asiste dnimo conciliatorio. , se requiere que demuestre que la causa de los danos que se
reclaman son consecuencia de un evento en el que nuestro asegurado es responsable, requisito que no estd
acreditado, toda vez que hasta la fecha no remite prueba que determine como responsable del accidente al
conductor del vehiculo asegurado o que apunte a concluir que en el momento de realizar la accién de
conducir, infringiera norma alguna de trdnsito, como tampoco asiste prueba de que en su actuar haya recaido
en negligencia, imprudencia o haya sido producto de impericia. Lo anterior guarda sustento legal en el articulo
1077 del Cédigo de Comercio el cual debe demostrar la ocurrencia del siniestro, asi como la cuantia de la
pérdida.

En el evento que en audiencia aporten documentos que permitan realizar un nuevo andlisis, favor tomar fotos
enviarlas adjuntas al presente correo y comunicarse conmigo al 318 344 0620 con el fin de revisar el caso.
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Cordialmente,

Audiencias - Gerencia Nacional de Indemnizaciones

Jazmin Mojica | Analista de indemnizaciones

= (1) 592 29 29 Ext. 1079 | Horario de atencién: 7:00 a.m. - 4:00 p.m.

M audiencias@laequidadseguros.coop | [£1 www.laequidadseguros.coop
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2 Antes de imprimir, piense en su compromiso con el medio ambiente.

NOTA CONFIDENCIAL: La informacion contenida en este correo y en sus anexos y/o archivos adjuntos, es confidencial y tiene cardcter reservado. La misma es
propiedad de La Equidad Seguros O.C. y estd dirigida para conocimiento estricto de la persona o entidad destinataria(s), quien es (son) responsable(s) por su
custodia y conservacion. Si no es el receptor autorizado, cualquier retencion, difusion, distribucién o copia de este mensaje es prohibida y serd sancionada por la
ley. Si por error recibe este mensaje, favor reenviarlo y borrar el mensaje recibido inmediatamente. La compania no es responsable por la fransmisién de virus

informdticos, ni por las opiniones expresadas en este mensaje, ya que estas son exclusivas del autor.

De: Notificacionesjudicialeslaequidad <Notificacionesjudicialeslaequidad@laequidadseguros.coop>

Enviado el: jueves, 7 de noviembre de 2024 5:05 p. m.

Para: audiencias <audiencias@laequidadseguros.coop>

Asunto: RV: CITACION AUDIENCIA DE CONCILIACION LA EQUIDAD SEGUROS GENERALES / REPRESENTANTE CA-040021
LEGAL

De: CENTRO NACIONAL DE CONCILIACION DE TRANSPORTE DE CALI <correocertificadonotificaciones@4-72.com.co>
Enviado el: miércoles, 6 de noviembre de 2024 11:33 a. m.

Para: Notificacionesjudicialeslaequidad <Notificacionesjudicialeslaequidad @laequidadseguros.coop>

Asunto: CITACION AUDIENCIA DE CONCILIACION LA EQUIDAD SEGUROS GENERALES / REPRESENTANTE CA-040021 LEGAL

Senor(a)

LA EQUIDAD SEGUROS GENERALES / REPRESENTANTE
LEGAL

Reciba un cordial saludo:

Usted ha recibido un correo electronico seguro y certificado de parte de CENTRO
NACIONAL DE CONCILIACION DE TRANSPORTE DE CALI, quien ha depositado su

confianza en el servicio de correo electréonico certificado de SERVICIOS POSTALES
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NACIONALES S.A.S para hacer efectiva y oportuna la entrega de la presente
notificacion electronica.

Con la recepcion del presente mensaje de datos se entiende que el destinatario ha
sido notificado para todos los efectos segun las normas aplicables vigentes,
especialmente los articulos 12 y 20 la Ley 527 de 1999 y sus normas reglamentarias.

Nota: Para leer el contenido del mensaje recibido, usted debe hacer click en el
enlace que se muestra a continuacion:

Ver contenido del correo electrénico
Enviado por CENTRO NACIONAL DE CONCILIACION DE TRANSPORTE DE CALI

Correo seguro y certificado.
Copyright © 2024
SERVICIOS POSTALES NACIONALES S.A.S.

Todos los derechos reservados.

¢ No desea recibir mas correos certificados?

IMPORTANTE: Por favor no responder este mensaje, este servicio es unicamente para notificacion

electronica.
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