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RV: PLACA: KIQ677 Davinson Camilo Guacheta Samboni y Otros 760013103005-2024-00252-00 05 CIVIL CIRCUITO VALLE DEL CAUCA CALI
[#SR-14106]

Desde Gustavo Alberto Herrera Avila <gherrera@gha.com.co>
Fecha Jue 12/12/2024 10:33
Para Maria Camila Agudelo Ortiz <mcagudelo@gha.com.co>; Darlyn Marcela Muñoz Nieves <dmunoz@gha.com.co>; CAD GHA <cad@gha.com.co>; Guido

Montero Gomez <gmontero@gha.com.co>; Informes GHA <informes@gha.com.co>
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Aviso de Confidencialidad:  La reproducción, copia, publicación, revelación y/o distribución, así como cualquier uso comercial o no comercial de la
información contenida en este Correo Electrónico y sus adjuntos se encuentra proscrito por la Ley. Al ser destinatario del presente correo y no devolverlo acepta
que el manejo de la información aquí contenida debe manejarse de manera confidencial y reservada. Si usted no es destinatario por favor contacte al
remitente y elimine copia del correo, así como de sus adjuntos.
Confidentiality Notice: The reproduction, copying, publication, disclosure and/or distribution, as well as any commercial or non-commercial use of the information
contained in this Email and its attached files are prohibited by law. If you are the intended recipient you agree that the information contained herein must be
used and managed in both, confidential and reserved manner. If you are not the intended recipient please contact the sender and delete a copy of the mail as
well as its attachments
 

De: Castro, Ana <Ana.Castro@libertyseguros.co>
Enviado: jueves, 12 de diciembre de 2024 10:16
Para: johana.castano@hdiseguros.com.co <johana.castano@hdiseguros.com.co>; Litigios HDI <helpdesk@libertylitigios.freshservice.com>
Cc: Gustavo Alberto Herrera Avila <gherrera@gha.com.co>; mirian.burgos@hdiseguros.com.co <mirian.burgos@hdiseguros.com.co>; Sanchez Gonzalez,
Teresa Emperatriz (Colombia) <teresa.sanchez@hdiseguros.com.co>; QUINTERO, KIRA <KIRA.QUINTERO@libertyseguros.co>
Asunto: RE: PLACA: KIQ677 Davinson Camilo Guacheta Samboni y Otros 760013103005-2024-00252-00 05 CIVIL CIRCUITO VALLE DEL CAUCA CALI [#SR-14106]
 

Buenos días Dra. Kira 

Conforme a su solicitud.

Le remito información consolidada de los  de antecedentes del siniestro No. 940665
Placa KIQ677
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ULTIMO OFRECIMIENTO.

2024-11-19|17:33:11 REVISION TELECONFERENCIA. - El 19 de Noviembre de 2024 con la participación de Katherine Triana y Teresa Sanchez se
RATIFICA ofrecimiento de hasta $35.000.000 por el lesionado DAVINSON CAMILO SAMBONI. Pendientes del resultado de su gestión. Acc 

AUDITORIA MÉDICA 

REPORTE ACTUALIZADO
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1. Antecedentes de las reclamaciones presentadas por el señor DEMANDANTE, conforme a los hechos que se describen a continuación.
Disponible en el presente correo.

2. Por favor informarnos si se presentaron reclamaciones en nuestra compañía, en caso afirmativo la fecha en la que se presentaron las
mismas. Disponible en el presente correo.

3. En caso de que existan reclamaciones, indicarnos los motivos por los cuales no se cerró el caso y cual fue nuestro ofrecimiento. No
aceptaron el ofrecimiento autorizado.

4. En caso de que se hayan realizado pagos en la póliza afectada, por favor enviarnos certificado de agotamiento de cobertura.- Sin
pagos.

5. Aviso de siniestro enviado por nuestro asegurado. MIRIAN Informar sobre el particular.
6. Objeciones que hubiéramos enviado. Se le copia a la Dra. Teresa para que les comparta la carta de objeción.

OBJECION

Dra. Teresa

Por favor compartes la carta de objeción enviada a

Luis Felipe Hurtado CataÑo en Agosto 2023 
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RESERVA IAXIS

Reservas de Siniestros

Tramitación Tipo Amparo Importe
Coste

Importe
reclamado

Importe pago
bruto

Importe
recobro bruto

Importe
reserva pte

Tramitación Global
Siniestro

Indenminizatoria PPD 0 10.449.600 0 0

Tramitación Global
Siniestro

Indenminizatoria Lesión o Muerte a 1
persona

37.000.000 133.000.000 0 0 37.000.000

Cordial Saludo,
 
 
ANA LUZ CASTRO CASTRO
Gerente
Asesorías Jurídicas ALC SAS
__________________________
Administración Penal
 

De: Litigios HDI <helpdesk@libertylitigios.freshservice.com>
Enviado: lunes, 9 de diciembre de 2024 8:53
Para: johana.castano@hdiseguros.com.co <johana.castano@hdiseguros.com.co>; teresa.sanchez@hdiseguros.com.co <teresa.sanchez@hdiseguros.com.co>;
Castro, Ana <ana.castro@libertyseguros.co>
Cc: gherrera@gha.com.co <gherrera@gha.com.co>; mirian.burgos@hdiseguros.com.co <mirian.burgos@hdiseguros.com.co>
Asunto: Fwd: PLACA: KIQ677 Davinson Camilo Guacheta Samboni y Otros 760013103005-2024-00252-00 05 CIVIL CIRCUITO VALLE DEL CAUCA CALI [#SR-
14106]
 
Apreciado___________:Agradecemos que nos colabore enviándonos la siguiente póliza junto con todos sus anexos, renovaciones y clausulado general
aplicable:
 

POLIZA
FECHA DE LOS HECHOS  03/08/2022
PLACA KIQ677

  
1. Por favor informarnos las fechas de retroactividad de las pólizas
2. Por favor informarnos si existen pólizas en exceso que le sean aplicables a la anterior póliza.

 
Señores __________: Agradecemos nos ayuden con la siguiente información:
 

1.       Antecedentes de las reclamaciones presentadas por el señor _______________________, conforme al siguiente número de siniestro.
2.          Por favor informarnos si se presentaron reclamaciones en nuestra compañía, en caso afirmativo la fecha en la que se presentaron las

mismas.
3.       En caso de que existan reclamaciones, indicarnos los motivos por los cuales no se cerró el caso y cual fue nuestro ofrecimiento.
4.       En caso de que se hayan realizado pagos en la póliza afectada, por favor enviarnos certificado de agotamiento de cobertura.
5.       Aviso de siniestro enviado por nuestro asegurado.
6.       Objeciones que hubiéramos enviado.

                                 
Nota: Por favor mantener todos los destinatarios de este correo.

Valor Total Pretensiones: $ $1.518.000.000
Perjuicios demandados. Perjuicios morales, Perjuicio a la vida en relación, Daño a la pérdida de oportunidad, Daño a la salud. 

 

SOLICITUD ANTECEDENTES

Póliza y ramo  Póliza de Responsabilidad Civil Extracontractual 

Placa (autos)  KIQ677

Radicado proceso (23 dígitos)  760013103005-2024-00252-00

Juzgado  JUZGADO QUINTO CIVIL DEL CIRCUITO DE CALI
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Demandante (todos) ·       DAVINSON CAMILO GUACHETA SAMBONI (Lesionado)
·       DANELCY SAMBONI (Madre de la víctima)
·       JOSE WILMER GUACHATE ZUÑIGA (Padre de la víctima)
·       STIVEN GUACHETA SAMBONI (Hermano de la víctima)
·       ELIDA SAMBONI PERAFAN (Abuela de la víctima)
·       LUZ NIDIA BUESACO SAMBONI (Tía de la víctima)

Demandado (todos) ·       JUAN CAMILO MONTUFAR GARCES (Conductor del
vehículo asegurado de placas KIQ677)

·       JUAN PIO MONTUFAR ECHEVERRI (Propietario del vehículo
asegurado).

·       LIBERTY SEGUROS S.A (Compañía de seguros)

Asegurado e identificación (Cedula o NIT)  PTE

Resumen de los hechos (resumen
ejecutivo de los hechos)

 Los hechos de la citación de conciliación refieren a un accidente de
tránsito, ocurrido el pasado 03 de agosto de 2022, en la Vía a la
Buitrera Km 2 + 5, Entrada a la Riverita en sentido norte - sur en el
corregimiento de La Buitrera, en el Municipio de Cali (Valle), cuando
el conductor del vehículo automotor de placas KIQ677 al llegar a
inmediaciones de la Vía a la Buitrera Km 2 + 5 realizó giro hacia la
izquierda, e impactó con el vehículo de placa NEO90C y el cuerpo
de la víctima Davinson Camilo Guacheta Samboni.

Como consecuencia del accidente de tránsito, La víctima Davinson
Camilo Guacheta Samboni estuvo incapacitado entre el 03 de
agosto de 2022 y el 19 de octubre de 2022, para un total de dos
meses.

La victima Davinson Camilo Guacheta Samboni(lesionado) se
encuentra en proceso de calificación ante la Junta Regional de
Invalidez del Valle del Cauca para la calificación de la Pérdida de la
Capacidad Laboral causada en el accidente de tránsito. Con
fundamento en el Decreto 1507 de 2014, para efectos de la
reclamación, de acuerdo a la gravedad de las lesiones se calcula un
porcentaje del 18,00% de la P.C.L

El vehículo de placas KIQ677 se encontraba asegurado con póliza de
responsabilidad civil extracontractual con la sociedad Liberty
Seguros S.A.

Amparo (el que se va a afectar)  Responsabilidad Civil Extracontractual 

Fecha de ocurrencia del siniestro  03 de agosto de 2022

Fecha de aviso (fecha de recibido de la
Notificación en Liberty)

 N/A 

Calificación preliminar (argumentos)  La contingencia debe calificarse como EVENTUAL, dado que si bien
la responsabilidad del asegurado, se encuentra demostrada por
cuanto se aporta Informe Policial de Accidente de Tránsito (IPAT) en
el que se codificó como hipótesis del accidente de tránsito para el
vehículo # 1 (Placas KIQ677), la 132, especifica como “No respetar la
prelación del vehículo que viene en sentido contrario”.   Sin
embargo, no se aportó el contrato de seguro por el cual se vinculó a
la aseguradora, por lo tanto, al momento no se tiene certeza si la
misma presta o no cobertura material y temporal respecto de los
hechos objeto de asunto. 

Documentación y/o información adicional a
la habitual

 N/A

Valor Total Pretensiones: $ 
 

 $1.518.000.000
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Solicitud de Rat (autos)  

Perjuicios demandados. 
 

 Perjuicios morales: $468.000.000 Discriminados de la siguiente
manera:

Davinson Camilo Samboni (Lesionado), Jose Wilmer Guacheta
Zuñiga (Padre), Danelcy Samboni (Madre), Stiven Guacheta Samboni
(Hermano), Elida Samboni Perafan (Abuela), Luz Nidia Buesaco
Samboni (Tia) el equivalente de 60 salarios mínimos mensuales
legales vigentes que en pesos a la presentación de la demanda son
$78.000.000 o el mayor valor que resulte probado para cada uno de
ellos

Perjuicio a la vida en relación: $468.000.000 Discriminados de la
siguiente manera:

Davinson Camilo Samboni (Lesionado), Jose Wilmer Guacheta
Zuñiga (Padre), Danelcy Samboni (Madre), Stiven Guacheta Samboni
(Hermano), Elida Samboni Perafan (Abuela), Luz Nidia Buesaco
Samboni (Tia) el equivalente de 60 salarios mínimos mensuales
legales vigentes que en pesos a la presentación de la demanda son
$78.000.000 o el mayor valor que resulte probado para cada uno de
ellos.

Daño a la pérdida de oportunidad: $468.000.000 Discriminados
de la siguiente manera:

Davinson Camilo Samboni (Lesionado), Jose Wilmer Guacheta
Zuñiga (Padre), Danelcy Samboni (Madre), Stiven Guacheta Samboni
(Hermano), Elida Samboni Perafan (Abuela), Luz Nidia Buesaco
Samboni (Tia) el equivalente de 60 salarios mínimos mensuales
legales vigentes que en pesos a la presentación de la demanda son
$78.000.000 o el mayor valor que resulte probado para cada uno de
ellos.

Daño a la salud: $78.000.000 para Davinson Camilo Guacheta
Samboni (Lesionado)

Ciudad de los hechos   Cali (Valle)

Abogado Liberty (actor)  Gustavo Alberto Herrera Ávila

Fecha de vencimiento para contestar
la demanda

 10 de diciembre del 2024 

 

Quedo atenta, 
 
Cordialmente 
 
 

 

 Kira Karolina Quintero Angarita
 Abogada de Litigios 
 Gerencia Legal 
  
  +57310 3300 Ext 1601527
  Dirección oficina, Ciudad - Colombia

 

https://www.libertyseguros.co

On Fri, 6 Dec 2:00 PM , GUSTAVO ALBERTO
<gherrera@gha.com.co> wrote:
ACTUACIÓN REGISTRADA EL 06 DE DICIEMBRE
DE 2024. 

PLANTILLA DE SOLICITUD DE ANTECEDENTES 

Mi día de trabajo y horario pueden no ser los mismos que los tuyos. No te sientas obligado a responder fuera de tu horario laboral.
────────────────────────
Este correo electrónico contiene información confidencial y también puede contener información privilegiada. Es para uso exclusivo del
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destinatario. Si usted no es el destinatario, se le notifica que cualquier distribución, uso o copia de la misma está estrictamente prohibida. Si
ha recibido este correo por error le solicitamos notificar inmediatamente a la persona que lo envió y borrarlo definitivamente de su sistema.
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