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RV: Asignación e indicaciones RV: notificación RUTT SEGURO EQUIDA SINIESTRO 10257441

Desde Informes GHA <informes@gha.com.co>
Fecha Vie 13/12/2024 10:42
Para CAD GHA <cad@gha.com.co>

EXTRAJUDICIAL

De: Néstor Ricardo Gil Ramos <ngil@gha.com.co>
Enviado: viernes, 13 de diciembre de 2024 10:32
Para: audiencias <audiencias@laequidadseguros.coop>; Gustavo Alberto Herrera Avila <gherrera@gha.com.co>; Informes
GHA <informes@gha.com.co>; John Edwar Banguera Obando <jbanguera@gha.com.co>; Mariana Rubio Sandoval
<mrubio@gha.com.co>
Asunto: RE: Asignación e indicaciones RV: notificación RUTT SEGURO EQUIDA SINIESTRO 10257441
 
Estimada Doctora Jazmin, reciba un cordial saludo.

Comedidamente informo que la audiencia programada para el día 3 de diciembre no se llevó a cabo, por
motivos de la Fiscalía.

Se nos indicó que la audiencia se reprogramaría nuevamente y se notificaría la fecha por correo electronico.

Cordialmente.

NESTOR RICARDO GIL RAMOS

 

 

Abogado Senior
             ÁREA PENAL

 
+57 3183247269
(+57) (2) 669 4075 -
(+57) (1) 743 6592

  ngil@gha.com.co 

   GHA.COM.CO

 
 

 

Reservar un momento para reunirse conmigo

Aviso de Confidencialidad:  La reproducción, copia, publicación, revelación y/o distribución, así como
cualquier uso comercial o no comercial de la información contenida en este Correo Electrónico y sus
adjuntos se encuentra proscrito por la Ley. Al ser destinatario del presente correo y no devolverlo acepta
que el manejo de la información aquí contenida debe manejarse de manera confidencial y reservada.
Si usted no es destinatario por favor contacte al remitente y elimine copia del correo, así como de sus
adjuntos.
Confidentiality Notice: The reproduction, copying, publication, disclosure and/or distribution, as well as
any commercial or non-commercial use of the information contained in this Email and its attached files
are prohibited by law. If you are the intended recipient you agree that the information contained herein
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must be used and managed in both, confidential and reserved manner. If you are not the intended
recipient please contact the sender and delete a copy of the mail as well as its attachments
 

De: audiencias <audiencias@laequidadseguros.coop>
Enviado: lunes, 2 de diciembre de 2024 11:55
Para: Néstor Ricardo Gil Ramos <ngil@gha.com.co>; Gustavo Alberto Herrera Avila <gherrera@gha.com.co>; Informes
GHA <informes@gha.com.co>; John Edwar Banguera Obando <jbanguera@gha.com.co>; Mariana Rubio Sandoval
<mrubio@gha.com.co>
Asunto: Asignación e indicaciones RV: notificación RUTT SEGURO EQUIDA SINIESTRO 10257441
 
Cordial saludo,
 
Remito indicaciones para ser utilizadas en el momento de llevarse a cabo la audiencia programada para el 3
de diciembre de 2024, a las 08:30 horas
 
Siniestro 10257441
Caso OnBase: 139967
Fecha del siniestro: 13 de julio de 2022
Fecha del aviso: 18 de agosto de 2022
Tomador: COOPERATIVA DE MOTORISTAS DEL HUILA  Y CAQUETA COOMOTOR
Asegurado: PUENTES HINCAPIE JAIRO HERNANDO
Póliza AA034679
R.C. CONTRACTUAL
Ok recaudo prima
placa VXI058
Amparo: incapacidad temporal
Valor asegurado por puesto: 100 SMMLV
Deducible : N/A
Rad 410016600586202255541
 
Convocante: 410016600586202255541
 
Antecedentes:
 
Aviso de siniestro caso 139967
Responsabilidad / hipótesis: No se elabora IPAT, se llamó a la autoridad y no hicieron presencia en el lugar.
Lesionados: Ruth Martinez Beltran
Versión hechos: "cubria la ruta 7, cuando transitaba por la carrera 7 entre calle 7 y 8,
una pasajera al momento de subir al vehículo pierde el equilibrio, resbala en la escalera
y cae al piso, sufriendo contusiones en el hombro y pierna derecha.
Se presume que el accidente se presentó por: desatención de la pasajera".
 

Sin reclamación
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Indicaciones:
 
Conforme con lo anterior, agradezco por favor su asistencia a la diligencia programada, verificar las
pretensiones del afectado y los documentos con los que las soporta.
 
Indicar que NO nos asiste ánimo conciliatorio. , se requiere que demuestre que la causa de los daños que se
reclaman son consecuencia de un evento en el que nuestro asegurado es responsable, requisito que no está
acreditado, toda vez que hasta la fecha no remite prueba que determine como responsable del accidente al
conductor del vehículo asegurado o que apunte a concluir que en el momento de realizar la acción de
conducir, infringiera norma alguna de tránsito, como tampoco asiste prueba de que en su actuar haya recaído
en negligencia, imprudencia o haya sido producto de impericia.  Lo anterior guarda sustento legal en el
artículo 1077 del Código de Comercio el cual debe demostrar la ocurrencia del siniestro, así como la cuantía
de la pérdida.
 
Por favor indicarle(s) que es preciso que presente(n) reclamación a través de la página web ¿ en la sección
Siniestros –  ir a final de la página botón Radicar siniestro, con el fin de que esta sea analizada.
 
En el evento que en audiencia aporten documentos que permitan realizar un nuevo análisis, favor tomar fotos
enviarlas adjuntas al presente correo y comunicarse conmigo al 318 344 0620 con el fin de revisar el caso.
 
Cordialmente
 
Audiencias- Gerencia Nacional de Indemnizaciones
Jazmin Mojica – Analista de indemnizaciones
audiencias@laequidadseguros.coop| + www.laequidadseguros.coop  
Bogotá D.C.– Colombia

P Antes de imprimir, piense en su compromiso con el medio ambiente
NOTA CONFIDENCIAL. "La información contenida en este correo y en sus anexos y/o archivos
adjuntos, es confidencial y tiene carácter reservado. La misma es propiedad de La Equidad Seguros
O.C. y está dirigida para conocimiento estricto de la persona o entidad destinataria(s), quien es (son)
responsable(s) por su custodia y conservación. Si  no es el receptor autorizado, cualquier retención,
difusión, distribución o  copia de este mensaje es prohibida y será sancionada por la ley. Si por error 
recibe este mensaje, favor reenviarlo y borrar el mensaje recibido  inmediatamente. La compañía no
es responsable por la transmisión de virus informáticos, ni por las opiniones expresadas en este
mensaje, ya que estas son exclusivas del autor.
 
 
 
De: Notificacionesjudicialeslaequidad <Notificacionesjudicialeslaequidad@laequidadseguros.coop>
Enviado el: viernes, 29 de noviembre de 2024 11:55 a. m.
Para: audiencias <audiencias@laequidadseguros.coop>
Asunto: RV: notificacion RUTT SEGURO EQUIDA
 
 
 
De: Edilson Losada LO QUE ES CON NEIVA ES CONMIGO <edil-losada@hotmail.com>
Enviado el: jueves, 28 de noviembre de 2024 12:03 p. m.
Para: Notificacionesjudicialeslaequidad <Notificacionesjudicialeslaequidad@laequidadseguros.coop>
Asunto: notificacion RUTT SEGURO EQUIDA
 
señores, SEGURO LA EQUIDAD, PRESENTO NOTIFICACION FISCALIA SEPTIMA
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