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RV: APLAZAMIENTO AUDIENCIA ||Asignación e Indicaciones RV: E-2024-721705 (NI 741) SINIESTRO
10286538

Desde Mayerly Ayala Rivera <mayala@gha.com.co>
Fecha Mar 10/12/2024 8:56
Para audiencias <audiencias@laequidadseguros.coop>
CC Informes GHA <informes@gha.com.co>; Mariana Rubio Sandoval <mrubio@gha.com.co>; John Edwar

Banguera Obando <jbanguera@gha.com.co>; CAD GHA <cad@gha.com.co>; Gustavo Alberto Herrera Avila
<gherrera@gha.com.co>; Maria Camila Agudelo Ortiz <mcagudelo@gha.com.co>

1 archivo adjunto (401 KB)
RV: SOLICITUD DE APLAZAMIENTO DE AUDIENCIA DE CONCILIACION. E-2024-721705 (NI 741);

Buenos días apreciada doctora Jazmin, reciba un cordial saludo,
                                                                                                                                                                                  
Comedidamente confirmamos nuestra comparecencia a la audiencia de conciliació n llevada a cabo el día de
hoy, 28 de agosto del 2024, ante el Centro de Conciliació n de la PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION.
Sin embargo, una vez conectados el Conciliador nos indicó  sobre solicitud de aplazamiento presentada por el
Representante Legal de la convocada COOPTRANSUNIDOS, por lo que se fijó  nueva fecha para
el VIERNES VEINTE (20) DE DICIEMBRE DE 2024 A LAS DIEZ Y TREINTA (10:30) A.M.

Así pues, estaremos informando el desarrollo de la misma.

    
Cordialmente,  

Mayerly Ayala Rivera
Abogada Junior

Email: mayala@gha.com.co |  301 394 2039

Cali - AV 6A Bis # 35N - 100 Of 212 | +57 315 577 6200
Bogotá - Calle 69 # 4 - 48 Of 502 | +57 317 379 5688

gha.com.co
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Aviso de Confidencialidad: La reproducción, copia, publicación, revelación y/o distribución, así como cualquier uso
comercial o no comercial de la información contenida en este Correo Electrónico y sus adjuntos se encuentra
proscrito por la Ley. Al ser destinatario del presente correo y no devolverlo acepta que el manejo de la información
aquí contenida debe manejarse de manera confidencial y reservada. Si usted no es destinatario por favor contacte
al remitente y elimine copia del correo, así como de sus adjuntos.
 
Confidentiality Notice: The reproduction, copying, publication, disclosure and/or distribution, as well as any
commercial or non-commercial use of the information contained in this Email and its attached files are prohibited by
law. If you are the intended recipient you agree that the information contained herein must be used and managed
in both, confidential and reserved manner. If you are not the intended recipient please contact the sender and
delete a copy of the mail as well as its attachments.

De: audiencias <audiencias@laequidadseguros.coop>
Enviado: lunes, 9 de diciembre de 2024 10:17
Para: Mariana Rubio Sandoval <mrubio@gha.com.co>
Cc: Informes GHA <informes@gha.com.co>; John Edwar Banguera Obando <jbanguera@gha.com.co>; Maria
Camila Agudelo Ortiz <mcagudelo@gha.com.co>; Mayerly Ayala Rivera <mayala@gha.com.co>
Asunto: RE: Asignación e Indicaciones RV: E-2024-721705 (NI 741) SINIESTRO 10286538
 
Dr. Buenos días
 
Favor proceder hasta el limite asegurado $69.600.000= para llegar a un acuerdo en la
audiencia, saludos
 
De: Mariana Rubio Sandoval <mrubio@gha.com.co>
Enviado el: domingo, 8 de diciembre de 2024 6:08 p. m.
Para: audiencias <audiencias@laequidadseguros.coop>
CC: Informes GHA <informes@gha.com.co>; John Edwar Banguera Obando <jbanguera@gha.com.co>; Maria
Camila Agudelo Ortiz <mcagudelo@gha.com.co>; Mayerly Ayala Rivera <mayala@gha.com.co>
Asunto: Asignación e Indicaciones RV: E-2024-721705 (NI 741) SINIESTRO 10286538
 
Estimada Dra. Jazmín, 
Cordial saludo. 
 
En atención a la indicación de indicar que no se asiste ánimo conciliatorio por no encontrarse
acreditada la legitimación en la causa por activa de los convocantes, amablemente adjuntamos
el documento contentivo de los registros civiles que fueron compartidos en el correo de citación
en un enlace de One Drive (Registros Civiles Nacimiento..pdf). 
 
Quedamos atentos a si se modifican las instrucciones de la audiencia que tendrá lugar el 10 de
diciembre de 2024, a las 08:30 am. 
 
Cordialmente, 
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Mariana Rubio Sandoval
Judicante Auxiliar Jurídico

Email: mrubio@gha.com.co |  304 396 5254

Cali - AV 6A Bis # 35N - 100 Of 212 | +57 315 577 6200
Bogotá - Calle 69 # 4 - 48 Of 502 | +57 317 379 5688

gha.com.co

     

Aviso de Confidencialidad: La reproducción, copia, publicación, revelación y/o distribución, así como cualquier uso
comercial o no comercial de la información contenida en este Correo Electrónico y sus adjuntos se encuentra
proscrito por la Ley. Al ser destinatario del presente correo y no devolverlo acepta que el manejo de la información
aquí contenida debe manejarse de manera confidencial y reservada. Si usted no es destinatario por favor contacte
al remitente y elimine copia del correo, así como de sus adjuntos.
 
Confidentiality Notice:  The reproduction, copying, publication, disclosure and/or distribution, as well as any
commercial or non-commercial use of the information contained in this Email and its attached files are prohibited by
law. If you are the intended recipient you agree that the information contained herein must be used and managed
in both, confidential and reserved manner. If you are not the intended recipient please contact the sender and
delete a copy of the mail as well as its attachments.
 

De: audiencias <audiencias@laequidadseguros.coop>
Enviado: martes, 3 de diciembre de 2024 16:49
Para: Mariana Rubio Sandoval <mrubio@gha.com.co>; Informes GHA <informes@gha.com.co>; John Edwar
Banguera Obando <jbanguera@gha.com.co>; Gustavo Alberto Herrera Avila <gherrera@gha.com.co>
Asunto: Asignación e Indicaciones RV: E-2024-721705 (NI 741) SINIESTRO 10286538
 
Cordial saludo,
 
Remito indicaciones para ser utilizadas en el momento de llevarse a cabo la audiencia programada
para el 10 de diciembre de 2024, a las 08:30 am
 
Siniestro 10286538
Caso OnBase:
Fecha del siniestro: 20 de octubre de 2023
Fecha de aviso: 21 de octubre de 2023
Póliza: AB001155
Producto: RCC SERVICIO PUBLICO 011602
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Tomador: COOPERATIVA INTEGRAL DE TRANSPORTADORES UNIDOS
Asegurado: WYLLAN LIBARDO  RUIZ CHAVES
Prima: Ok
Placa: VOV608
Amparos afectados: lesiones y muerte /daños bienes de terceros
Valores asegurados: (60 SMMLV - $69.600.000)
Deducible 10% mínimo 1smmlv
Pretensiones $380.000.000=
RAD 760016000193202330084 ACTIVO 138 SECCIONAL JAMUNDI
 
Convocante: OMAIRA CARABALÍ DE NAZARIT - MARÍA ÁNGELA NAZARIT CARABALÍ - MAIRA ALEJANDRA
NAZARIT CARABALÍ - DANILUH NAZARIT CARABALÍ  - JHON FREDY NAZARIT - SANTIAGO MOSQUERA
NAZARIT - AILIN MICHAEL MOSQUERA NAZARIT -VALERIN SOFÍA MOSQUERA NAZARIT - ISABELLA
MOSQUERA NAZARIT - MARLOS ESTIVEN MOSQUERA NAZARIT - ERIKA ALEJANDRA NAZARI CASO - HEIDY
DANIELA GONZÁLEZ NAZARIT, - MARALYD NAZARIT RAMOS - MARÍA JOSÉ NAZARI MONTOYA, - JUAN
DAVID REYES NAZARIT, - YORLY ESTEFANY NAZARIT, -KERLY JOHANA NAZARIT, - KEYDI NAHIARA VIVEROS
NAZARIT, -NEIZAN GAEL VIVEROS NAZARIT
 
Antecedentes:
 
CASO 182363 AVISO DEL ASEGURADO
EL VEHICULO DE PLACAS VOV608 EN ZONA RURAL CONOCIDA COMO LA ARROCERA
VENIA UN SEÑOR A CABALLO EN LA VIA  POR EL LADO DERECHO EL CABALLO SE ASUSTA 
IMPACTANDO CON LA BUSETA AL LADO DERECHO
 

SIN RECLAMACION
 
Para la presente diligencia aportan:

Ipat codifica al asegurado con causal 116 exceso de velocidad
Informe de necropsia
Reporte de iniciación e inspección del cadáver
Certificado de matrimonio entre el occiso y la señora Omaira Caravalí
Certificado de defunción

 
Victima: ESTEBAN NAZARIT POPO (Q-E-P-D)
Fecha del deceso 20-10-2023
Fecha de nacimiento: 29 -10-1950
Edad de la víctima: 72 años
Beneficiarios convocantes: Esposa, hijos y nietos
 
Indicaciones
 
Conforme con lo anterior, agradezco por favor su asistencia a la diligencia programada, verificar las
pretensiones del afectado y los documentos con los que las soporta.
 
Indicar que NO nos asiste animo conciliatorio, por cuanto no se a acreditado la calidad de beneficiarios
de la víctima, al no allegar soportes (registros civiles). Por favor indicarle(s) que es preciso que
presente(n) reclamación a través de la página web ¿ en la sección Siniestros –  ir a final de la página
botón Radicar siniestro, con el fin de que esta sea analizada.
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En el evento que en audiencia aporten documentos que permitan realizar un nuevo análisis, favor
tomar fotos enviarlas adjuntas al presente correo y comunicarse conmigo al 318 344 0620 con el fin de
revisar el caso.
 
Cordialmente
 
Audiencias- Gerencia Nacional de Indemnizaciones
Jazmin Mojica – Analista de indemnizaciones
audiencias@laequidadseguros.coop| + www.laequidadseguros.coop  
Bogotá D.C.– Colombia

P Antes de imprimir, piense en su compromiso con el medio ambiente
NOTA CONFIDENCIAL. "La información contenida en este correo y en sus anexos y/o archivos
adjuntos, es confidencial y tiene carácter reservado. La misma es propiedad de La Equidad Seguros
O.C. y está dirigida para conocimiento estricto de la persona o entidad destinataria(s), quien es (son)
responsable(s) por su custodia y conservación. Si  no es el receptor autorizado, cualquier retención,
difusión, distribución o  copia de este mensaje es prohibida y será sancionada por la ley. Si por error 
recibe este mensaje, favor reenviarlo y borrar el mensaje recibido  inmediatamente. La compañía no es
responsable por la transmisión de virus informáticos, ni por las opiniones expresadas en este mensaje,
ya que estas son exclusivas del autor.
 
 
De: Notificacionesjudicialeslaequidad <Notificacionesjudicialeslaequidad@laequidadseguros.coop>
Enviado el: martes, 3 de diciembre de 2024 12:23 p. m.
Para: audiencias <audiencias@laequidadseguros.coop>
Asunto: RV: E-2024-721705 (NI 741)
 
 
 

De: Justo Pastor Bernal Gutierrez <jpbernal@procuraduria.gov.co>
Enviado el: viernes, 29 de noviembre de 2024 3:56 p. m.
Para: mnazariramos@gmail.com; luisecheverry25@gmail.com; felipevalencia30@gmail.com;
ruizch2013@hotmail.com; Notificacionesjudicialeslaequidad
<Notificacionesjudicialeslaequidad@laequidadseguros.coop>; cooptransunidos1997@hotmail.com
Asunto: E-2024-721705 (NI 741)
 

Registros Civiles Nacimiento..pdf
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Buena tarde. solicito confirmar asistencia, enviar previo a la audiencia, el poder, copia de la cédula y
T.P. del abogado que los representará (en caso de no haberlos aportado); verificar  antes de la
audiencia que sus equipos (computador y/o celular) cuenten con las herramientas de audio y vídeo
para conectarse, como también el correcto ingreso y manejo de la plataforma teams.   Al final del
correo les aparecerá el vínculo mediante el cual se deben unir a la audiencia el día y hora indicada en
las citaciones.
 
https://teams.microsoft.com/l/meetup-
join/19%3ameeting_MjJhM2RhYTYtMTg0NC00ZmE2LTkxOGUtMTYxMzNiMjQ3ODA5%40thread.v2/0?
context=%7b%22Tid%22%3a%22fcb47a6d-46c6-4bf3-b119-
d927900ffc19%22%2c%22Oid%22%3a%2253801554-c356-4afd-9da2-cc3fdfc8603e%22%7d
 
 
 

Justo Pastor Bernal Gutierrez
Profesional Universitario Gr17
Centro De Conciliacion En Materia Civil Y Comercial - Cali
jpbernal@procuraduria.gov.co
PBX: +57 601 587-8750 Ext IP:21137
Línea Gratuita Nacional : 01 8000 940 808
Cra. 5ª. # 15 - 80, Bogotá D.C., Cód. postal 110321
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