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EXTRAJUDICIAL

De: Maria Fernanda Jimenez Piarpusan <mjimenez@gha.com.co>
Enviado: miércoles, 18 de diciembre de 2024 15:24
Para: audiencias@laequidadseguros.coop <audiencias@laequidadseguros.coop>
Cc: Maria Camila Agudelo Ortiz <mcagudelo@gha.com.co>; Gustavo Alberto Herrera Avila
<gherrera@gha.com.co>; Informes GHA <informes@gha.com.co>; John Edwar Banguera Obando
<jbanguera@gha.com.co>; Kevin Orozco Rua <korozco@gha.com.co>; Mariana Rubio Sandoval
<mrubio@gha.com.co>
Asunto: RV: REPORTE AUDIENCIA DE CONCILIACIÓN || INSTRUCCIONES AUDIENCIA DE CONCILIACIÓN 18
DICIEMBRE RV: Indicaciones RV: Notificación Audiencia de Conciliación Convocados RI. N° 120/2024- Mixta
SINIESTRO 10312268
 
Señores:
LA EQUIDAD SEGUROS GENERALES O.C.

Cordial saludo

Por el presente informo el desarrollo de la audiencia de conciliación, la cual estaba programada para el
día de hoy a partir de las 2.00pm, dentro de la cual se concluyó que no había animo conciliatorio por
parte de la Compañía Aseguradora, dejando una constancia de no acuerdo conciliatorio.

HECHOS:

En el mes de marzo de 2024 se presentó accidente de tránsito, en el sector conocido como La Minorista,
entre el vehículo de placa EPQ-952 de propiedad del señor Carlos Mario Zapata y el vehículo de placa
TSG-831 de propiedad Porfirio Albeiro Jaramillo. De la ocurrencia del accidente de tránsito no hay
Informe Policial de Accidente de Tránsito, que de permita establecer el modo, tiempo y lugar en el cual
ocurrió el accidente.

PRETENSIONES
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Para la audiencia de conciliación las pretensiones fueron por la suma de $9.000.000

DESARROLLO DE LA DILIGENCIA

Inicio el apoderado del convocante haciendo un resumen los argumentos fácticos, que dieron lugar a
presentar la solicitud de conciliación. Posterior a ello, se le dio la palabra al señor Porfirio Alberto
Jaramillo, quien manifestó que si tenía animo conciliatorio, al igual que Cootranspinal. Sin embargo, de
acuerdo a las instrucciones otorgadas por la compañía, se expuso que La Equidad no tiene animo
conciliatorio, y se instó al apoderado del convocante a que realice la reclamación directamente a la
compañía, aportando todos los medios probatorios que, dé cuenta de la ocurrencia del accidente, la
presunta responsabilidad del vehículo asegurado, así como la cuantía perdida. Ante dicha circunstancia,
el apoderado manifestó que no realizaría ninguna reclamación, y que continuaría con el tramite judicial.

Finalmente, la audiencia concluyó con un acta de no acuerdo de conciliación.

El acta será remitida por el centro de conciliación en el transcurso de los siguientes días. Apenas
contemos con la misma, se dará alcance al presente correo para remitir el documento pertinente.

Cordialmente,

Maria Fernanda Jiménez
Abogada

Email: mjimenez@gha.com.co |  318 687 4310
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Aviso de Confidencialidad: La reproducción, copia, publicación, revelación y/o distribución, así como cualquier uso
comercial o no comercial de la información contenida en este Correo Electrónico y sus adjuntos se encuentra
proscrito por la Ley. Al ser destinatario del presente correo y no devolverlo acepta que el manejo de la información
aquí contenida debe manejarse de manera confidencial y reservada. Si usted no es destinatario por favor contacte
al remitente y elimine copia del correo, así como de sus adjuntos.
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Confidentiality Notice: The reproduction, copying, publication, disclosure and/or distribution, as well as any
commercial or non-commercial use of the information contained in this Email and its attached files are prohibited by
law. If you are the intended recipient you agree that the information contained herein must be used and managed
in both, confidential and reserved manner. If you are not the intended recipient please contact the sender and
delete a copy of the mail as well as its attachments.

De: audiencias <audiencias@laequidadseguros.coop>
Enviado: miércoles, 11 de diciembre de 2024 3:00 p. m.
Para: Mariana Rubio Sandoval <mrubio@gha.com.co>; John Edwar Banguera Obando <jbanguera@gha.com.co>;
Informes GHA <informes@gha.com.co>; Gustavo Alberto Herrera Avila <gherrera@gha.com.co>
Asunto: Indicaciones RV: Notificación Audiencia de Conciliación Convocados RI. N° 120/2024- Mixta SINIESTRO
10312268
 
Cordial saludo.
 
Remito indicaciones para ser utilizadas en el momento de llevarse a cabo la audiencia programada
para el 18 de diciembre de 2024 a las 14:00 am
 
Siniestro: 10312268
Caso Onbase: 218657 AUDIENCIA
Fecha del siniestro: 19 de marzo de 2024
Fecha de aviso: 6 de diciembre de 2024
Póliza: AA086952
Producto: RCE SERVICIO PUBL-116
Tomador: COOPERATIVA MULTIACTIVA DE TRANSPORTADORES BARRIO EL PINAL
Asegurado: LOPERA JARAMILLO PORFIRIO ALBERTO
Prima: Ok
Placa: TSG831
Amparos afectados: daños bienes de terceros
Valores asegurados: $78.000.000=
Deducible DBT: 10% mínimo 2smmlv
Pretensiones $9.000.000=
 
Convocante: CARLOS MARIO ZAPATA
 
Antecedentes:
 

Sin reclamación del afectado
Sin aviso del asegurado

 
Indicaciones:
 
Conforme con lo anterior, agradezco por favor su asistencia a la diligencia programada, verificar las
pretensiones del afectado y los documentos con los que las soporta.
 
Indicar que NO nos asiste ánimo conciliatorio. , se requiere que demuestre que la causa de los daños
que se reclaman son consecuencia de un evento en el que nuestro asegurado es responsable.
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Por lo tanto, se requiere que en audiencia se indague acerca de los hechos y los involucrados. A la(s)
victima(s), si corresponde, por favor indicarle(s) que es preciso que presente(n) reclamación a través de
la página web ¿ en la sección Siniestros –  ir a final de la página botón Radicar siniestro, con el fin de
que esta sea analizada.
 
Por el momento NO nos asiste animo conciliatorio.
 
Para validar documentos de reclamación dirigirse al siguiente link:
 https://sftp.laequidadseguros.coop/2024/Doc.%20m%C3%ADnimos%20ramo%20RCC%20y%20RCE.pdf
 
En el evento que en audiencia aporten documentos que permitan realizar un nuevo análisis, favor
tomar fotos enviarlas adjuntas al presente correo y comunicarse conmigo al 318 344 0620 con el fin de
revisar el caso.
 
Cordialmente,
 
Audiencias - Gerencia Nacional de Indemnizaciones
Jazmin Mojica | Analista de indemnizaciones
( (1) 592 29 29 Ext. 1079| Horario de atención: 7:00 a.m. – 4:00 p.m.
* audiencias@laequidadseguros.coop| + www.laequidadseguros.coop
 

 
P Antes de imprimir, piense en su compromiso con el medio ambiente.
 
NOTA CONFIDENCIAL: La información contenida en este correo y en sus anexos y/o archivos adjuntos, es confidencial y tiene carácter reservado. La

misma es propiedad de La Equidad Seguros O.C. y está dirigida para conocimiento estricto de la persona o entidad destinataria(s), quien es (son)

responsable(s) por su custodia y conservación. Si no es el receptor autorizado, cualquier retención, difusión, distribución o copia de este mensaje es

prohibida y será sancionada por la ley. Si por error recibe este mensaje, favor reenviarlo y borrar el mensaje recibido inmediatamente. La compañía

no es responsable por la transmisión de virus informáticos, ni por las opiniones expresadas en este mensaje, ya que estas son exclusivas del autor.

 
 
 
 
De: audiencias
Enviado el: viernes, 6 de diciembre de 2024 9:00 a. m.
Para: Mariana Rubio Sandoval <mrubio@gha.com.co>; GHA Informes GHA <informes@gha.com.co>; John Edwar
Banguera Obando <jbanguera@gha.com.co>; Gustavo Alberto Herrera Avila <gherrera@gha.com.co>
Asunto: RV: Notificación Audiencia de Conciliación Convocados RI. N° 120/2024- Mixta SINIESTRO 10312268
 
Cordial saludo
Solicito de su agendamiento en virtud de la convocatoria a la audiencia de conciliación prejudicial
citada para el 18 de diciembre de 2024 a las 02:00 hras, agradezco me pueda confirmar su
disponibilidad para la atención de la misma.
Cordialmente
 
Audiencias-Gerencia Nacional de Indemnizaciones
) Celular 3103109023
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* audiencias@laequidadseguros.coop| + www.laequidadseguros.coop  
Bogotá D.C.– Colombia

P Antes de imprimir, piense en su compromiso con el medio ambiente
NOTA CONFIDENCIAL. "La información contenida en este correo y en sus anexos y/o archivos adjuntos, es confidencial y tiene carácter reservado. La misma es propiedad de

La Equidad Seguros O.C. y está dirigida para conocimiento estricto de la persona o entidad destinataria(s), quien es (son) responsable(s) por su custodia y conservación. Si  no

es el receptor autorizado, cualquier retención, difusión, distribución o  copia de este mensaje es prohibida y será sancionada por la ley. Si por error  recibe este mensaje, favor

reenviarlo y borrar el mensaje recibido  inmediatamente. La compañía no es responsable por la transmisión de virus informáticos, ni por las opiniones expresadas en este

mensaje, ya que estas son exclusivas del autor

 
 
De: Notificacionesjudicialeslaequidad <Notificacionesjudicialeslaequidad@laequidadseguros.coop>
Enviado el: jueves, 5 de diciembre de 2024 4:56 p. m.
Para: audiencias <audiencias@laequidadseguros.coop>
Asunto: RV: Notificación Audiencia de Conciliación Convocados RI. N° 120/2024- Mixta
 
 
 
De: Centro de Conciliaciòn CONCILIADORES <secretaria.conciliador@gmail.com>
Enviado el: jueves, 5 de diciembre de 2024 3:54 p. m.
Para: cootranspinal@live.com; Notificacionesjudicialeslaequidad
<Notificacionesjudicialeslaequidad@laequidadseguros.coop>
Asunto: Notificación Audiencia de Conciliación Convocados RI. N° 120/2024- Mixta
 
Señor
PORFIRIO ALBERTO JARAMILLO
Teléfonos:  6042164225
Calle 55 N° 34 – 02 Barrio Villa Hermosa.
Medellín.
 
 
Señores
COOPERATIVA MULTIACTIVA DE TRA​N​SPORTES BARRIO EL PINAL
(COOTRANSPINAL)
NIT 8110054723-7
Representante legal o quien haga sus veces
Teléfonos:  6044055505
Correo electrónico: ​ cootranspinal@live.com
Carrera 49 N° 52 – 170 oficina 503
Medellín.
 
 
Señores
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EQUIDAD SEGUROS GENERALES
NIT 860028415-5
Representante legal o quien haga sus veces
Calle 3 SUR N° 41 65 ED. BANCO DE OCCIDENTE
MEDELLÍN, ANTIOQUIA, AGENCIA/Carrera 9 A 99 -97 TORRE 3 PISO 14 Bogotá
Correo electrónico: ​notificacionesjudicialeslaequidad@laequidadseguros.coop
                                                           
 ​
Cordial saludo,
 
A solicitud de la abogada IDALI USUGA ECHAVARRIA, identificada con C.C. No
43.735.779 y portadora de la Tarjeta Profesional No 201612, del Consejo Superior de la
Judicatura, en calidad de apoderad​a sustituta del señor CARLOS MARIO ZAPATA quien
se identifica con Cedula  de ciudadanía No 8.463.967, nos permitimos convocarlos a
audiencia de conciliación extrajudicial en materia Civil​, para el día MIERCOLES, 18 DE
DICIEMBRE DEL 2024​ a las 2:00 P.m​, en modalidad VIRTUAL- PRESENCIAL
 
 
Se adjunta Link de conexión:
Centro de Conciliación "CONCILIADORES" le está invitando a una reunión de Zoom
programada.
Entrar Zoom Reunión
https://us06web.zoom.us/j/85611122987?pwd=bwr1HRaEPxp6pApKAgbewpZZeAwYM6.1
ID de reunión: 856 1112 2987
Código de acceso: 612204 
Se informa que deben de disponer con un tiempo aproximado de dos horas para la
celebración de la audiencia, deben de atenderle desde un lugar cerrado que permita la
privacidad que requiere la diligencia para dar cumplimiento al principio de confidencialidad
de la misma, deben disponer también de los documentos de identidad a la mano para ser
exhibidos en la acreditación.
 
Si por alguna circunstancia presentan problemas de conectividad favor comunicarse a los
teléfonos que aparecen en el membrete de la invitación a la audiencia o en la firma de este
correo.
 
Se adjunta invitación y anexos / Se recomienda leer la integridad de la invitación que
tiene indicaciones especiales para el procedimiento conciliatorio.
 
Se solicita enviar con una antelación de 24 horas a la celebración de la audiencia en
formato PDF, los documentos para la debida acreditación.
 
Con este correo se entendera notificada la parte convocada.
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Estamos atentos,
 
 
Centro De Conciliación
"CONCILIADORES"
Tel: 2517549 /3207500059
Calle 50 No 46-36. Oficina 1209
Ed. Furatena (Sucre con Colombia)
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