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fs Outlook

RV: Citacidn a audiencia de conciliacion. Solicitud No. 1190 SINIESTRO 10312109

Desde Informes GHA <informes@gha.com.co>
Fecha Lun 09/12/2024 9:41
Para CAD GHA <cad@gha.com.co>

N2 24000

De: Mariana Rubio Sandoval <mrubio@gha.com.co>

Enviado: domingo, 8 de diciembre de 2024 20:42

Para: audiencias <audiencias@laequidadseguros.coop>

Cc: Informes GHA <informes@gha.com.co>; John Edwar Banguera Obando <jbanguera@gha.com.co>; Maria Camila Agudelo Ortiz <mcagudelo@gha.com.co>; Kevin Orozco Rua
<korozco@gha.com.co>

Asunto: RE: Citacion a audiencia de conciliacion. Solicitud No. 1190 SINIESTRO 10312109

Estimada Dra. Jazmin.
Cordial saludo,

Agradecemos la confianza depositada en la firma y confirmamos nuestra disponibilidad para asistir a la audiencia de conciliacién del asunto de la referencia, la
cual se llevard a cabo de manera virtual, el dia 08 de enero de 2025, a las 10:00 a.m. en el Centro de Conciliacidn de la Procuraduria General de la Nacién.

Los hechos de la solicitud de conciliacion refieren a un accidente de transito, ocurrido el pasado 21 de marzo de 2023 en la Carrera 70 con la Calle 49B en la
ciudad de Medellin. El mentado accidente involucré al vehiculo de placas WLY 584, de propiedad de la sociedad 417 Express Transporte Especial S.A.S y
conducido por el sefior Vicente Orlando Rivera y el vehiculo de placas LOY 10G, conducido por el sefior Fausto Yair Restrepo Bedoya, quien salié lesionado a causa
de la colision.

La parte convocante propone la férmula de arreglo de cien millones de pesos ($100.000.000) por perjuicios de indole patrimonial y extrapatrimonial causados al
sefior Fausto Yair Restrepo Bedoya.

Frente al particular es preciso sefialar que la solicitud de conciliacién es presentada por el sefior FAUSTO YAIR RESTREPO BEDOYA.

Finalmente, solicitamos el favor nos envien la pdliza y su condicionado, la reclamacidn presentada ante la compafiia y su correspondiente respuesta,
y los demas antecedentes que tenga la Compafiia del siniestro. A fin de realizar un estudio detallado del caso.

Quedamos atentos a las instrucciones que debemos seguir en la diligencia.

Cordialmente,

Mariana Rubio Sandoval

Judicante Auxiliar Juridico
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9/12/24, 11:58 Correo: Quevin Andrés Bolivar - Outlook

De: audiencias <audiencias@laequidadseguros.coop>

Enviado: martes, 3 de diciembre de 2024 4:13 p. m.

Para: Mariana Rubio Sandoval <mrubio@gha.com.co>

Asunto: RV: Citacién a audiencia de conciliacidn. Solicitud No. 1190 SINIESTRO 10312109

Cordial saludo

Solicito de su agendamiento en virtud de la convocatoria a la audiencia de conciliacion prejudicial citada para el 8 de enero de 2024 a las 10:00 hras,
agradezco me pueda confirmar su disponibilidad para la atencién de la misma.

Cordialmente

Audiencias-Gerencia Nacional de Indemnizaciones

@ Celular 3103109023

P4 audiencias@laequidadseguros.coop | 5] www.laequidadseguros.coop
Bogotd D.C.— Colombia
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NOTA CONFIDENCIAL. "La informacién contenida en este correo y en sus anexos y/o archivos adjuntos, es confidencial y tiene caracter reservado. La misma es propiedad de La Equidad Seguros O.C. y estd dirigida para conocimiento estricto de la persona o entidad

destinataria(s), quien es (son) responsable(s) por su custodia y conservacion. Si no es el receptor autorizado, cualquier retencion, difusion, distribucién o copia de este mensaje es prohibida y serd sancionada por la ley. Si por error recibe este mensaije, favor reenviarlo y
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De: Notificacionesjudicialeslaequidad <Notificacionesjudicialeslaequidad @laequidadseguros.coop>
Enviado el: martes, 3 de diciembre de 2024 12:22 p. m.

Para: audiencias <audiencias@laequidadseguros.coop>

Asunto: RV: Citacién a audiencia de conciliacién. Solicitud No. 1190

De: Elkin Hernan Galeano Hernandez <egaleano@procuraduria.gov.co>

Enviado el: viernes, 29 de noviembre de 2024 3:29 p. m.

Para: Notificacionesjudicialeslaequidad <Notificacionesjudicialeslaequidad @laequidadseguros.coop>; gerenciageneral@417express.com.co; faustorestrepo52 @gmail.com;
WhiteLegal <rcivilyseguros@gmail.com>

Asunto: Citacion a audiencia de conciliacién. Solicitud No. 1190

Cordial saludo.

De manera atenta me permito citarlos a la audiencia de Conciliacién Extrajudicial en Derecho, la cual tendra lugar el dia 8 de enero de 2025, a las 10:00 a.m.,
de manera virtual.

Convocante: FAUSTO YAIR RESTREPO BEDOYA
Apoderado: Dr. DUBAN ANDRES JIMENEZ AGUIRRE

Convocados: EXPRESS TRANSPORTE ESPECIAL S.A.S.
LA EQUIDAD SEGUROS GENERALES O.C.

La audiencia de conciliacion extrajudicial se llevara a cabo por la aplicacion Microsoft Teams™. Ustedes recibiran un correo electrénico con la invitacién a la
sesion, el cual contiene el enlace de acceso a la misma. Si por cualquier circunstancia no lo recibe, favor solicitarlo a través del correo electrénico que aparece al
final de la presente comunicacién. Podran ingresar a la audiencia bien sea desde su celular o computador, accediendo directamente por internet sin necesidad
de descargar la aplicacion, o si desean realizar la descarga de manera previa en su equipo, pueden hacerlo utilizando la siguiente direccion:
https://products.office.com/es-co/microsoft-teams/group-chat-software#desktopAppDownloadregion.

Encontraran adjunta a la presente citacion, la solicitud de conciliacion y anexos presentados por la parte convocante.

Dada la importancia de esta oportunidad para solucionar pacificamente los conflictos que puedan existir entre ustedes, deben asistir a la audiencia
PERSONALMENTE con o sin apoderado, en la fecha y hora indicadas por medio de la aplicacion Microsoft Teams™, en la cual debera exhibir su documento de
identidad y presentar el certificado de existencia y representacion legal si se trata de persona juridica. El hecho de no comparecer podra generarle como
sancion, indicio grave en su contra y si la conciliacion es requisito de procedibilidad, multa hasta por valor de dos (2) salarios minimos legales mensuales
vigentes por falta de justificacion, a imponer en un eventual proceso judicial. (Incisos 2 y 3 del art. 59 de la Ley 2220 de 2022). A la audiencia de conciliacion
podran intervenir y exhibir con toda la documentacion que considere pertinente.

Se le solicita confirmar el recibido de la presente comunicacién y se le recomienda conectarse a la aplicacion diez (10) minutos antes de la hora de la audiencia,
a fin de dar inicio puntual a la diligencia.

Favor indicar por el mismo medio por el cual se remite la presente citacion, si se encuentran en imposibilidad de asistir a la audiencia virtual.

Préximamente se les enviara el link de la audiencia.

Atentamente,
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Elkin Hernan Galeano Hernandez

Conciliador

Centro de Conciliacién Civil y Comercial

egaleano@procuraduria.gov.co

PBX: +57 601 587-8750 Ext IP: 41164

Linea Gratuita Nacional : 01 8000 940 808

ﬁum Calle 53 No. 45-112, piso 7°, Edificio Centro Colseguros, Medellin, Cod. Postal 50012
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