9/1/25, 16:06 Correo: Quevin Andrés Bolivar - Outlook

fﬁ Outlook

RV: INSTRUCCIONES AUDIENCIA DE CONCILIACION 08 DE ENERO RV: Citacién a audiencia de conciliacion. Solicitud No. 1190 SINIESTRO 10312109

Desde Informes GHA <informes@gha.com.co>
Fecha Jue 09/01/2025 15:51
Para CAD GHA <cad@gha.com.co>

EXTRAJUDICIAL

De: Yuliana Valentina Jacome Duran <yjacome@gha.com.co>

Enviado: jueves, 9 de enero de 2025 15:34

Para: Mariana Rubio Sandoval <mrubio@gha.com.co>; audiencias <audiencias@laequidadseguros.coop>

Cc: Kevin Orozco Rua <korozco@gha.com.co>; Santiago Rojas Buitrago <srojas@gha.com.co>; Gustavo Alberto Herrera Avila <gherrera@gha.com.co>; Informes GHA
<informes@gha.com.co>

Asunto: RE: INSTRUCCIONES AUDIENCIA DE CONCILIACION 08 DE ENERO RV: Citacién a audiencia de conciliacién. Solicitud No. 1190 SINIESTRO 10312109

Buenas tardes,

Reporto desarrollo de la diligencia de conciliacién fijada para el dia de ayer, miércoles 8 de enero de 2025 a las 10:00 a.m., en el caso referenciado:
CONVOCANTE: FAUSTO YAIR RESTREPO BEDOYA

CONVOCADOS: LA EQUIDAD SEGUROS GENERALES OC Y 417 EXPRESS TRANSPORTE ESPECIAL S.A.S

RADICADO: Solicitud No. 1190

SINIESTRO: 10312109

Se constata de la presentacion de las partes que, asistieron todas las partes: asistié la parte convocante y su apoderado, asistié el represente legal de 417
EXPRESS TRANSPORTE ESPECIAL S.A.S y su apoderado.

Se dio inicio a la diligencia con la asistencia indicada con animo conciliatorio por parte de la compaiiia, instando al apoderado de la parte convocante a reducir la
suma pretendida fijada en la audiencia de $ 100.000.000, se redujeron a $ 90.000.000 y luego se logré reducir a $ 80.000.000. Sin embargo, no aceptaron ni
estan de acuerdo con el ofrecimiento realizado.

Por otro lado, refieren no contar con DML definitivo. Se insté a realizar la reclamacion formal a través de los canales dispuestos para tal fin con los documentos
necesarios. La entidad 417 EXPRESS TRANSPORTE ESPECIAL S.A.S mencioné estarse a lo indicado por la compafiia aseguradora y asumir el deducible que
corresponda.

El apoderado de la parte convocante al no estar de acuerdo con la suma ofrecida solicitd elevar acta de no acuerdo, y se dio por finalizada la diligencia.

Con el presente se adjunta acta de la diligencia

Atentamente,

Yuliana Valentina Jacome Duran

Abogada Junior

Email: yjacome@gha.com.co | 318 730 4484
ABOGADOS & ASOCIADOS Cali - AV 6A Bis # 35N - 100 Of 212 | +57 315 577 6200
Bogotéa - Carrera 11A # 94A-23 Of 201 | +57 317 379 5688
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Aviso de Confidencialidad: La reproduccion, copia, publicacion, revelacion y/o distribucion, asi como cualquier uso comercial o no comercial de la informacion contenida en
este Correo Electronico y sus adjuntos se encuentra proscrito por la Ley. Al ser destinatario del presente correo y no devolverlo acepta que el manejo de la informacion aqui
contenida debe manejarse de manera confidencial y reservada. Si usted no es destinatario por favor contacte al remitente y elimine copia del correo, asi como de sus adjuntos.

Confidentiality Notice: The reproduction, copying, publication, disclosure and/or distribution, as well as any commercial or non-commercial use of the information contained in this
Email and its attached files are prohibited by law. If you are the intended recipient you agree that the information contained herein must be used and managed in both,
confidential and reserved manner. If you are not the intended recipient please contact the sender and delete a copy of the mail as well as its attachments.

De: Mariana Rubio Sandoval <mrubio@gha.com.co>
Enviado: martes, 7 de enero de 2025 10:28
Para: Yuliana Valentina Jacome Duran <yjacome@gha.com.co>
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9/1/25, 16:06 Correo: Quevin Andrés Bolivar - Outlook
Cc: Santiago Rojas Buitrago <srojas@gha.com.co>; Informes GHA <informes@gha.com.co>; Kevin Orozco Rua <korozco@gha.com.co>

Asunto: INSTRUCCIONES AUDIENCIA DE CONCILIACION 08 DE ENERO RV: Citacién a audiencia de conciliacién. Solicitud No. 1190 SINIESTRO 10312109

Estimada @Yuliana Valentina Jacome Duran
Cordial saludo,

Comedidamente te remito las instrucciones para la audiencia programada para el dia 08 de enero de 2025, a las 10:00 a.m. en el Centro de
Conciliacion de la Procuraduria General de la Nacién. De conformidad con lo manifestado por la compafiia debemos indicar que nos asiste animo
conciliatorio, para lo cual se ha de realizar ofrecimiento maximo de $17.000.000.

Ahora bien, en caso de que la parte actora esté en desacuerdo, se deberd solicitar que presenten reclamacion formal aportando el dictamen médico legal
definitivo.

En el caso en que se alleguen nuevos elementos de prueba, favor adjuntarlos en el correo de las instrucciones de la compaiiia.

Recuerda que los documentos en caso de conciliacién (Equidad) son los siguientes:

Formato de conocimiento del cliente (el cual te adjunto al presente correo)

Formato de autorizacion pago indemnizacion (el cual te adjunto al presente correo)

Certificacion bancaria de la cuenta bancaria del convocante y/o apoderado con facultad de recibir.

Cedula ampliada al 150% del convocante.

Desistimiento de la accion penal autenticado y radicado ante la Fiscalia General de la Nacién, si es el caso.
Acta del acuerdo conciliatorio.

ok wN =~

Plazo de pago: 20 dias, contados a partir de la recepcion fisica y electronica de los documentos.
Direccion Cali: Av 6 a Bis # 35n-100 ofc 212, Centro empresarial Chipichape en la ciudad de Cali.
Direccion electrénica: notificaciones@gha.com.co y tu correo corporativo.

En la diligencia, recuerda seguir cada una de las recomendaciones contenidas en el manual de audiencias extrajudiciales y la instruccion exacta de
la compaiiia. Ten en cuenta que no se hacen acuerdos parciales. Por ultimo, recuerda que si el abogado es quien va a recibir el pago verificar
dentro del poder facultad de recibir.

Una vez surtida la audiencia, recuerda notificar a la Compaiiia al correo audiencias@laequidadseguros.coop con copia al Dr. Santiago
Rojas <srojas@gha.com.co>; Gustavo Alberto Herrera Avila <gherrera@gha.com.co>; Informes GHA <informes@gha.com.co>; John Edwar
Banguera Obando <jbanguera@gha.com.co>; Kevin Jeymar Orozco Rua <korozco@gha.com.co>; y a mi. Por favor remitir el informe en esta
misma cadena de correos para guardar la trazabilidad del tramite, maximo al dia siguiente de su realizacion, si no tienes el acta o constancia, das
alcance al correo cuando la tengas.

Quedo atenta si tienes alguna duda.

Cordialmente,

Mariana Rubio Sandoval

Judicante Auxiliar Juridico

Email: mrubio@gha.com.co | 304 396 5254
ABOGADOS & ASOCIADOS Cali - AV 6A Bis # 35N - 100 Of 212 | +57 315 577 6200
Bogota - Calle 69 # 4 - 48 Of 502 | +57 317 379 5688
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Aviso de Confidencialidad: La reproduccion, copia, publicacion, revelacion y/o distribucién, asi como cualquier uso comercial o no comercial de la informaciéon contenida en
este Correo Electronico y sus adjuntos se encuentra proscrito por la Ley. Al ser destinatario del presente correo y no devolverlo acepta que el manejo de la informacion aqui
contenida debe manejarse de manera confidencial y reservada. Si usted no es destinatario por favor contacte al remitente y elimine copia del correo, asi como de sus adjuntos.

Confidentiality Notice: The reproduction, copying, publication, disclosure and/or distribution, as well as any commercial or non-commercial use of the information contained in this
Email and its afttached files are prohibited by law. If you are the intended recipient you agree that the information contained herein must be used and managed in both,
confidential and reserved manner. If you are not the intended recipient please contact the sender and delete a copy of the mail as well as its attachments.

De: audiencias <audiencias@laequidadseguros.coop>
Enviado: martes, 7 de enero de 2025 10:11 a. m.
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9/1/25, 16:06 Correo: Quevin Andrés Bolivar - Outlook

Para: Mariana Rubio Sandoval <mrubio@gha.com.co>
Cc: Informes GHA <informes@gha.com.co>; Yuliana Valentina Jacome Duran <yjacome@gha.com.co>; Kevin Orozco Rua <korozco@gha.com.co>
Asunto: RE: Citacion a audiencia de conciliacidn. Solicitud No. 1190 SINIESTRO 10312109

Cordial saludo.
Remito indicaciones para ser utilizadas en el momento de llevarse a cabo la audiencia programada para el 08 de enero de 2025 a las 10:00 am

Siniestro: 10312109

Caso Onbase: 218440

Fecha de siniesfro: 21 de marzo de 2023

Fecha de aviso: 03 de diciembre de 2024

Péliza: AA035124

Tomador: 417 EXPRESS TRANSPORTE ESPECIAL S.A.S
Asegurado: 417 EXPRESS TRANSPORTE ESPECIAL S.A.S
Producto: RCE-0116

Prima: OK

Placa: WLY584

Interés Asegurable: N/A

Amparo: LESIONES Y DANOS BIENES DE TERCEROS
Deducible: 10% MINIMO $1.160.000=

Valor Asegurado: $116.000.000=

Pretensiones: $54.610.637

SPOA

Asiste: GHA Abogados y asociados

Convocante: 730016000450202280040

Antecedente:
Sin reclamacion formal del tercero.

AVISO DE SINIESTRO - CASO: 218440

faustorestrepo52@gmail.com

Tercero: FAUSTO YAIR RESTREPO BEDOYA- LOY10G

Version del tercero: el vehiculo de placas WLY584 siendo conducido por el seior
VICENTE ORLANDO RIVERA de forma imprudente y en violacién de las normas
de trdnsito, invade su carril al no respetar la demarcacién vial de "ceda el paso”
y la prelacién de la via, colisionando directamente con el sefior FAUSTO YAIR
RESTREPO

DE ACUERDO CON EL IPAT SE CODIFICA CON LA CAUSAL 112 "DESOBEDECER
SENALES O NORMAS DE TRANSITO"; PERO NO SE ENDILGA RC A NINGUNO DE
LOS INVOLUCRADOS, DE IGUAL FORMA NO SON CLARAS LAS TRAYECTORIAS,
HAY FALLO CONTRAVENCIONAL EL CUAL ENDILGA REPONSABILIDAD AL
VEHICULO ASEGURADO POR NO RESPETAR SENAL "CEDER EL PASO"

*Tercero: FAUSTO YAIR RESTREPO BEDOYA- conductor de la motocicleta
LOY10G

*PACIENTE MASCULINO DE 50 ANOS, REFIERE ACCIDENTE DE TRANSITO EL
21/03/2023. OPERADO DE RODILLA DERECHA POR LESION DE MENSICO.
QUEDO CON DOLOR CRONICO EN EPICONDILO HUMERAL DERECHO. SE REVISA
RMN SIMPLE DE CODO DERECHO 16/08/2023. REPORTA RUPTURA PARCIAL DE
EXTENSOR DE LOS DEDOS EN EPICONDILO HUMERAL EXTERNO. SE PLANIFICA
CIRUGIA. PARA EPICONDILITIS Y SUTURA DE LESION TENDINOSA." Incapacidad
médica 338 dias

*fue calificado por parte de AXA COLPATRIA SEGUROS DE VIDA S.A por
considerarse accidente de frabajo, laborando para la empresa QUICK HELP S A S
por medio del cual se determiné una PCL del 13,90% de origen laboral por los
diagnésticos de Lesion Menisco Medial Rodilla derecha; Ruptura Ligamento
extensor codo derecho, mano dominante; Dolor Residual

Indicaciones:

Conforme con lo anterior, agradezco por favor su asistencia a la diligencia
programada, verificar las pretensiones del afectado y los documentos con los
que las soporta.

Indicar que nos asiste dnimo conciliatorio. Maximo a ofrecer $17.000.000. En
caso de no estar de acuerdo, presentar reclamacién formal aportar DML definitivo.

En el evento que en audiencia aporten documentos que permitan realizar un
nuevo andlisis, favor tomar fotos enviarlas adjuntas al presente correo y
comunicarse conmigo por este medio con el fin de revisar el caso.

Cordialmente

Avudiencias- Gerencia Nacional de Indemnizaciones

Jazmin Mojica - Analista de indemnizaciones
audiencias@laequidadseguros.coop | + www.laequidadseguros.coop
Bogotd D.C.— Colombia
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NOTA CONFIDENCIAL. "La informacion contenida en este correo y en sus anexos y/o archivos adjuntos, es confidencial y tiene cardcter reservado. La misma es
propiedad de La Equidad Seguros O.C. y estd dirigida para conocimiento estricto de la persona o entidad destinataria(s), quien es (son) responsable(s) por su
custodia y conservacion. Si no es el receptor autorizado, cualquier retencién, difusion, distribucion o copia de este mensaje es prohibida y serd sancionada por
la ley. Si por error recibe este mensaje, favor reenviarlo y borrar el mensaje recibido inmediatamente. La compaiia no es responsable por la transmisién de virus
informdticos, ni por las opiniones expresadas en este mensaje, ya que estas son exclusivas del autor.

De: Mariana Rubio Sandoval <mrubio@gha.com.co>

Enviado el: viernes, 3 de enero de 2025 5:45 p. m.

Para: audiencias <audiencias@laequidadseguros.coop>

CC: Informes GHA <informes@gha.com.co>; Yuliana Valentina Jacome Duran <yjacome@gha.com.co>; Kevin Orozco Rua <korozco@gha.com.co>
Asunto: RE: Citacion a audiencia de conciliacién. Solicitud No. 1190 SINIESTRO 10312109

Estimada Dra. Jazmin,

Cordial saludo.

Amablemente solicitamos su valiosa colaboracidon confirmando las instrucciones que debemos seguir en la audiencia programada para el dia 08
de enero de 2025, a las 10:00 a.m. en el Centro de Conciliacion de la Procuraduria General de la Nacion.

De antemano, agradecemos su valiosa gestion.

Cordialmente,

Mariana Rubio Sandoval

Judicante Auxiliar Juridico

Email: mrubio@gha.com.co | 304 396 5254
ABOGADOS & ASOCIADOS Cali - AV 6A Bis # 35N - 100 Of 212 | +57 315 577 6200
Bogota - Calle 69 # 4 - 48 Of 502 | +57 317 379 5688
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Aviso de Confidencialidad: La reproduccién, copia, publicacién, revelacion y/o distribucion, asi como cualquier uso comercial o no comercial de la informacién contenida en
este Correo Electronico y sus adjuntos se encuentra proscrito por la Ley. Al ser destinatario del presente correo y no devolverlo acepta que el manejo de la informacion aqui
contenida debe manejarse de manera confidencial y reservada. Si usted no es destinatario por favor contacte al remitente y elimine copia del correo, asi como de sus adjuntos.

Confidentiality Notice: The reproduction, copying, publication, disclosure and/or distribution, as well as any commercial or non-commercial use of the information contained in this
Email and its attached files are prohibited by law. If you are the intended recipient you agree that the information contained herein must be used and managed in both,
confidential and reserved manner. If you are not the intended recipient please contact the sender and delete a copy of the mail as well as its attachments.

De: Mariana Rubio Sandoval <mrubio@gha.com.co>

Enviado: domingo, 8 de diciembre de 2024 8:42 p. m.

Para: audiencias <audiencias@laequidadseguros.coop>

Cc: Informes GHA <informes@gha.com.co>; John Edwar Banguera Obando <jbanguera@gha.com.co>; Maria Camila Agudelo Ortiz <mcagudelo@gha.com.co>; Kevin Orozco Rua
<korozco@gha.com.co>

Asunto: RE: Citacion a audiencia de conciliacion. Solicitud No. 1190 SINIESTRO 10312109

Estimada Dra. Jazmin.
Cordial saludo,

Agradecemos la confianza depositada en la firma y confirmamos nuestra disponibilidad para asistir a la audiencia de conciliacién del asunto de la
referencia, la cual se llevara a cabo de manera virtual, el dia 08 de enero de 2025, a las 10:00 a.m. en el Centro de Conciliacion de la
Procuraduria General de la Nacion.

Los hechos de la solicitud de conciliacion refieren a un accidente de transito, ocurrido el pasado 21 de marzo de 2023 en la Carrera 70 con la Calle
49B en la ciudad de Medellin. El mentado accidente involucré al vehiculo de placas WLY 584, de propiedad de la sociedad 417 Express Transporte
Especial S.A.S y conducido por el sefior Vicente Orlando Rivera y el vehiculo de placas LOY 10G, conducido por el sefior Fausto Yair Restrepo
Bedoya, quien salio lesionado a causa de la colision.
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9/1/25, 16:06 Correo: Quevin Andrés Bolivar - Outlook

La parte convocante propone la formula de arreglo de cien millones de pesos ($100.000.000) por perjuicios de indole patrimonial y extrapatrimonial
causados al sefior Fausto Yair Restrepo Bedoya.

Frente al particular es preciso sefialar que la solicitud de conciliacién es presentada por el sefior FAUSTO YAIR RESTREPO BEDOYA.

Finalmente, solicitamos el favor nos envien la pdliza y su condicionado, la reclamacion presentada ante la compafiia y su correspondiente
respuesta, y los demas antecedentes que tenga la Compaiiia del siniestro. A fin de realizar un estudio detallado del caso.

Quedamos atentos a las instrucciones que debemos seguir en la diligencia.

Cordialmente,

Mariana Rubio Sandoval

Judicante Auxiliar Juridico

Email: mrubio@gha.com.co | 304 396 5254
ABOGADOS & ASOCIADOS Cali - AV 6A Bis # 35N - 100 Of 212 | +57 315 577 6200
Bogota - Calle 69 # 4 - 48 Of 502 | +57 317 379 5688
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Aviso de Confidencialidad: La reproduccién, copia, publicacién, revelacion y/o distribucion, asi como cualquier uso comercial o no comercial de la informacién contenida en
este Correo Electronico y sus adjuntos se encuentra proscrito por la Ley. Al ser destinatario del presente correo y no devolverlo acepta que el manejo de la informacion aqui
contenida debe manejarse de manera confidencial y reservada. Si usted no es destinatario por favor contacte al remitente y elimine copia del correo, asi como de sus adjuntos.

Confidentiality Notice: The reproduction, copying, publication, disclosure and/or distribution, as well as any commercial or non-commercial use of the information contained in this
Email and its attached files are prohibited by law. If you are the intended recipient you agree that the information contained herein must be used and managed in both,
confidential and reserved manner. If you are not the intended recipient please contact the sender and delete a copy of the mail as well as its attachments.

De: audiencias <audiencias@laequidadseguros.coop>

Enviado: martes, 3 de diciembre de 2024 4:13 p. m.

Para: Mariana Rubio Sandoval <mrubio@gha.com.co>

Asunto: RV: Citacién a audiencia de conciliacién. Solicitud No. 1190 SINIESTRO 10312109

Cordial saludo

Solicito de su agendamiento en virtud de la convocatoria a la audiencia de conciliacién prejudicial citada para el 8 de enero de 2024 a las 10:00 hras,
agradezco me pueda confirmar su disponibilidad para la atencién de la misma.

Cordialmente

Audiencias-Gerencia Nacional de Indemnizaciones

@ Celular 3103109023

P4 audiencias@laequidadseguros.coop | [ www.laequidadseguros.coop.
Bogotd D.C.— Colombia
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4 Antes de imprimir, piense en su compromiso con el medio ambiente
NOTA CONFIDENCIAL. "La informacién contenida en este correo y en sus anexos y/o archivos adjuntos, es confidencial y fiene cardcter reservado. La misma es propiedad de La Equidad Seguros O.C. y esté dirigida para conocimiento estricto de la persona o enfidad
destinataria(s), quien es (son) responsable(s) por su custodia y conservacion. Si no es el receptor autorizado, cualquier retencion, difusion, distribucion o copia de este mensaje es prohibida y serd sancionada por la ley. Si por error recibe este mensaje, favor reenviarlo y

borrar el mensaje recibido inmediatamente. La compaiiia no es responsable por la fransmision de virus informaticos, ni por las opiniones expresadas en este mensaje, ya que estas son exclusivas del autor

De: Notificacionesjudicialeslaequidad <Notificacionesjudicialeslaequidad@laequidadseguros.coop>
Enviado el: martes, 3 de diciembre de 2024 12:22 p. m.

Para: audiencias <audiencias@laequidadseguros.coop>

Asunto: RV: Citacién a audiencia de conciliacién. Solicitud No. 1190

De: Elkin Hernan Galeano Hernandez <egaleano@procuraduria.gov.co>
Enviado el: viernes, 29 de noviembre de 2024 3:29 p. m.
Para: Notificacionesjudicialeslaequidad <Notificacionesjudicialeslaequidad @laequidadseguros.coop>; gerenciageneral@417express.com.co; faustorestrepo52@gmail.com;
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9/1/25, 16:06 Correo: Quevin Andrés Bolivar - Outlook

WhitelLegal <rcivilyseguros@gmail.com>
Asunto: Citacion a audiencia de conciliacion. Solicitud No. 1190

Cordial saludo.

De manera atenta me permito citarlos a la audiencia de Conciliacion Extrajudicial en Derecho, la cual tendréa lugar el dia 8 de enero de 2025, a las 10:00 a.m.,
de manera virtual.

Convocante: FAUSTO YAIR RESTREPO BEDOYA
Apoderado: Dr. DUBAN ANDRES JIMENEZ AGUIRRE

Convocados: EXPRESS TRANSPORTE ESPECIAL S.A.S.
LA EQUIDAD SEGUROS GENERALES O.C.

La audiencia de conciliacion extrajudicial se llevara a cabo por la aplicacion Microsoft Teams™. Ustedes recibiran un correo electrénico con la invitacion a la
sesion, el cual contiene el enlace de acceso a la misma. Si por cualquier circunstancia no lo recibe, favor solicitarlo a través del correo electrénico que aparece al
final de la presente comunicacién. Podran ingresar a la audiencia bien sea desde su celular o computador, accediendo directamente por internet sin necesidad
de descargar la aplicacion, o si desean realizar la descarga de manera previa en su equipo, pueden hacerlo utilizando la siguiente direccién:
https://products.office.com/es-co/microsoft-teams/group-chat-software#desktopAppDownloadregion.

Encontraran adjunta a la presente citacion, la solicitud de conciliacion y anexos presentados por la parte convocante.

Dada la importancia de esta oportunidad para solucionar pacificamente los conflictos que puedan existir entre ustedes, deben asistir a la audiencia
PERSONALMENTE con o sin apoderado, en la fecha y hora indicadas por medio de la aplicacién Microsoft Teams™, en la cual debera exhibir su documento de
identidad y presentar el certificado de existencia y representacion legal si se trata de persona juridica. El hecho de no comparecer podra generarle como
sancion, indicio grave en su contra y si la conciliacion es requisito de procedibilidad, multa hasta por valor de dos (2) salarios minimos legales mensuales
vigentes por falta de justificacion, a imponer en un eventual proceso judicial. (Incisos 2 y 3 del art. 59 de la Ley 2220 de 2022). A la audiencia de conciliacion
podran intervenir y exhibir con toda la documentacion que considere pertinente.

Se le solicita confirmar el recibido de la presente comunicacion y se le recomienda conectarse a la aplicacion diez (10) minutos antes de la hora de la audiencia,
a fin de dar inicio puntual a la diligencia.

Favor indicar por el mismo medio por el cual se remite la presente citacion, si se encuentran en imposibilidad de asistir a la audiencia virtual.

Préximamente se les enviara el link de la audiencia.

Atentamente,

Elkin Hernan Galeano Hernandez
Conciliador

Centro de Conciliacién Civil y Comercial
egaleano@procuraduria.gov.co

PBX: +57 601 587-8750 Ext IP: 41164

Linea Gratuita Nacional : 01 8000 940 808
w&{lﬁm Calle 53 No. 45-112, piso 7°, Edificio Centro Colseguros, Medellin, Céd. Postal 50012
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