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RV: INFORME AUDIENCIA //RV: Indicaciones y asignación RV: FECHA DE REPROGRAMACION-
AUDIENCIA DE CONCILIACION 1-112-24 SINIESTRO 10302278

Desde Informes GHA <informes@gha.com.co>
Fecha Jue 20/02/2025 23:00
Para CAD GHA <cad@gha.com.co>

EXTRAJUDICIAL

De: Mayra Alejandra Diaz Millán <mdiaz@gha.com.co>
Enviado: jueves, 20 de febrero de 2025 15:13
Para: audiencias <audiencias@laequidadseguros.coop>
Cc: Informes GHA <informes@gha.com.co>; Mariana Rubio Sandoval <mrubio@gha.com.co>; John Edwar
Banguera Obando <jbanguera@gha.com.co>; Kevin Orozco Rua <korozco@gha.com.co>; Maria Camila Agudelo
Ortiz <mcagudelo@gha.com.co>; Gustavo Alberto Herrera Avila <gherrera@gha.com.co>
Asunto: INFORME AUDIENCIA //RV: Indicaciones y asignación RV: FECHA DE REPROGRAMACION- AUDIENCIA DE
CONCILIACION 1-112-24 SINIESTRO 10302278
 
Buen día, estimada Dr. Jamin.

Comedidamente informamos que el día 20 de febrero de 2025, se asistió a la audiencia de conciliación
del siguiente proceso: 

Siniestro 10302278
Caso OnBase: 221359
Fecha del siniestro: 30 de mayo de 2024
Fecha de aviso: 4 de julio de 2024
Póliza: AB000798
Producto: RCC SERVICIO PUBLICO 011602
Tomador: BERLINASTUR S.A
Asegurado: AREVALO SANDOVAL ANGEL DANIEL
Prima: Suficiente
Placa: WFQ821
Amparos afectados: Muerte Accidental
Valores asegurados: (150 SMMLV - $195.000.000)
Deducible: N/A
Pretensiones: $1.294.944.621
RAD 154696000120202400086 ACTIVO 31 LOCAL MONIQUIRA BOYACA

Etapas surtidas:
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1. verificación de asistencia

2. en el desarrollo de la misma, se informa a la parte convocante que nos asiste animo conciliatorio
por la suma autorizada de $130.000.000, sin embargo, ellos manifiestan que no están de acuerdo
con la misma y que la cifra mínima por la que aceptarían conciliar es por $1.000.000.000, en este
sentido y al no existir una postura cercana para llegar a un acuerdo se decide emitir acta de no
acuerdo.  

En los próximos días estaremos allegando el acta de no acuerdo.

Cordialmente, 

Mayra Alejandra Diaz Millán
Abogada Junior

Email: mdiaz@gha.com.co |  324 248 3923

Cali - AV 6A Bis # 35N - 100 Of 212 | +57 315 577 6200
Bogotá - Calle 69 # 4 - 48 Of 502 | +57 317 379 5688

gha.com.co

     

Aviso de Confidencialidad: La reproducción, copia, publicación, revelación y/o distribución, así como cualquier uso
comercial o no comercial de la información contenida en este Correo Electrónico y sus adjuntos se encuentra
proscrito por la Ley. Al ser destinatario del presente correo y no devolverlo acepta que el manejo de la información
aquí contenida debe manejarse de manera confidencial y reservada. Si usted no es destinatario por favor contacte
al remitente y elimine copia del correo, así como de sus adjuntos.
 
Confidentiality Notice: The reproduction, copying, publication, disclosure and/or distribution, as well as any
commercial or non-commercial use of the information contained in this Email and its attached files are prohibited by
law. If you are the intended recipient you agree that the information contained herein must be used and managed
in both, confidential and reserved manner. If you are not the intended recipient please contact the sender and
delete a copy of the mail as well as its attachments.

De: audiencias <audiencias@laequidadseguros.coop>
Enviado: martes, 18 de febrero de 2025 2:43 p. m.
Para: Mariana Rubio Sandoval <mrubio@gha.com.co>
Cc: Maria Camila Agudelo Ortiz <mcagudelo@gha.com.co>; Informes GHA <informes@gha.com.co>; John Edwar
Banguera Obando <jbanguera@gha.com.co>
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Asunto: RE: Indicaciones y asignación RV: FECHA DE REPROGRAMACION- AUDIENCIA DE CONCILIACION 1-112-24
SINIESTRO 10302278
 
Mariana buenas tardes, para recordarte que de este caso ya se ofrecieron 130 millones y no
aceptaron la pretensión está demasiado alta, por favor para la audiencia del 20 de febrero nos
mantenemos en los mismos 130 millones, saludos
 
De: Mariana Rubio Sandoval <mrubio@gha.com.co>
Enviado el: viernes, 14 de febrero de 2025 8:42 a. m.
Para: audiencias <audiencias@laequidadseguros.coop>
CC: Maria Camila Agudelo Ortiz <mcagudelo@gha.com.co>; Informes GHA <informes@gha.com.co>; John Edwar
Banguera Obando <jbanguera@gha.com.co>
Asunto: RE: Indicaciones y asignación RV: FECHA DE REPROGRAMACION- AUDIENCIA DE CONCILIACION 1-112-24
SINIESTRO 10302278
 
Estimada Dra. Jazmín. 
Cordial saludo,
 
Agradecemos la confianza depositada en la firma y confirmamos nuestra disponibilidad para
asistir a la reprogramación de la audiencia de conciliación del asunto de la referencia, la cual
se llevará a cabo de manera virtual, el día 20 de febrero de 2024, a las 02:30 p.m.   en el
Centro de Conciliación y Arbitraje Fundación Liborio Mejía. 
 
Los hechos de la solicitud de conciliación refieren a un accidente de tránsito, ocurrido el
pasado 30 de mayo de 2024 a alturas del kilómetro 198600 en la vía que conduce de Barbosa
a Tunja, el cual involucró el rodante de servicio de placas WFQ 821, en el cual se desplazaba
en calidad de pasajero el señor Gonzalo Ardila Rodríguez (QEPD).
 
La parte convocante pretende la suma global de $1.265.074.800, por concepto de daños
patrimoniales y extrapatrimoniales causados con el deceso del señor Gonzalo Ardila Rodríguez
(QEPD).
 
Frente al particular es preciso señalar que la solicitud de conciliación es presentada por la
señora LUX ESTELLA ESPITIA ARDILA Y OTROS.
 
Comedidamente manifestamos que asistiremos a la diligencia en cumplimiento de las
instrucciones impartidas. 
 
Cordialmente, 
 

Mariana Rubio Sandoval
Judicante Auxiliar Jurídico

Email: mrubio@gha.com.co |  304 396 5254

Cali - AV 6A Bis # 35N - 100 Of 212 | +57 315 577 6200
Bogotá - Calle 69 # 4 - 48 Of 502 | +57 317 379 5688

gha.com.co
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Aviso de Confidencialidad: La reproducción, copia, publicación, revelación y/o distribución, así como cualquier uso
comercial o no comercial de la información contenida en este Correo Electrónico y sus adjuntos se encuentra
proscrito por la Ley. Al ser destinatario del presente correo y no devolverlo acepta que el manejo de la información
aquí contenida debe manejarse de manera confidencial y reservada. Si usted no es destinatario por favor contacte
al remitente y elimine copia del correo, así como de sus adjuntos.
 
Confidentiality Notice:  The reproduction, copying, publication, disclosure and/or distribution, as well as any
commercial or non-commercial use of the information contained in this Email and its attached files are prohibited by
law. If you are the intended recipient you agree that the information contained herein must be used and managed
in both, confidential and reserved manner. If you are not the intended recipient please contact the sender and
delete a copy of the mail as well as its attachments.
 

De: audiencias <audiencias@laequidadseguros.coop>
Enviado: jueves, 13 de febrero de 2025 4:45 p. m.
Para: Mariana Rubio Sandoval <mrubio@gha.com.co>; Informes GHA <informes@gha.com.co>; John Edwar
Banguera Obando <jbanguera@gha.com.co>; Valeria González Franco <vgonzalezgha@gha.com.co>; Kevin Orozco
Rua <korozco@gha.com.co>
Asunto: RE: Indicaciones y asignación RV: FECHA DE REPROGRAMACION- AUDIENCIA DE CONCILIACION 1-112-24
SINIESTRO 10302278
 
Mariana buenas tardes, de este caso ya se ofrecieron 130 millones y no aceptaron la
pretensión esta demasiado alta, por favor para la audiencia nos mantenemos en los mismos
130 millones, saludos
 
De: audiencias
Enviado el: jueves, 13 de febrero de 2025 3:31 p. m.
Para: Mariana Rubio Sandoval <mrubio@gha.com.co>; GHA Informes GHA <informes@gha.com.co>; John Edwar
Banguera Obando <jbanguera@gha.com.co>; Valeria González Franco <vgonzalez@gha.com.co>; Kevin Jeymar
Orozco Rua <korozco@gha.com.co>
Asunto: Indicaciones y asignación RV: FECHA DE REPROGRAMACION- AUDIENCIA DE CONCILIACION 1-112-24
SINIESTRO 10302278
 
Cordial saludo
 
Remito indicaciones para ser utilizadas en el momento de llevarse a cabo la audiencia programada
para el 20 de febrero de 2025, a las 14:30 hrs.
 
Siniestro 10302278
Caso OnBase: 221359
Fecha del siniestro: 30 de mayo de 2024
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Fecha de aviso: 4 de julio de 2024
Póliza: AB000798
Producto: RCC SERVICIO PUBLICO 011602
Tomador: BERLINASTUR S.A
Asegurado: AREVALO SANDOVAL ANGEL DANIEL
Prima: Suficiente
Placa: WFQ821
Amparos afectados: Muerte Accidental
Valores asegurados: (150 SMMLV - $195.000.000)
Deducible: N/A
Pretensiones: $1.294.944.621
RAD 154696000120202400086 ACTIVO 31 LOCAL MONIQUIRA BOYACA
 
Convocantes: varios por la muerte de: GONZALO ARDILA RODRIGUEZ
 
Antecedentes:
 
RC: de acuerdo con el IPAT asegurado codificado con causal 131 SALIRSE DE LA
CALZADA y157 falta de precaución en la conducción de vehículos.
Capacidad de pasajeros 45
Al momento del evento trasportaba 21 pasajeros
 
Apoderado ROBERTO ALEXANDER DUARTE CORZO
Victima: GONZALO ARDILA RODRIGUEZ 53 años (q.e.p.d.)
Acredita calidad de pasajero ok
Beneficiarios: (calidad acreditada)
1.         LUX ESTELLA ESPITIA ARDILA - conyugue
2.         GREILLY YULIET ARDILA ESPITIA - hija
3.         MARIA FERNANDA ARDILA ESPITIA - hija
4.         LUZ ELENA ARDILA RODRIGUEZ -hermana
5.         CARMEN ARDILA RODRIGUEZ - hermano
6.         JOSE GUSTAVO ARDILA RODRIGUEZ - hermano
7.         ELISEO ARDILA RODRIGUEZ - hermano
8.         ANTONIO ARDILA RODRIGUEZ- hermano
 
Aportan declaración extrajuicio indicando que no existen otros beneficiarios con igual o mejor derecho
de reclamar
 
Indicaciones:
 
Conforme con lo anterior, agradezco por favor su asistencia a la diligencia programada, verificar las
pretensiones del afectado y los documentos con los que las soporta.
 
Indicar que nos asiste ánimo conciliatorio. Máximo $100.000.000= Tratemos de llegar a un acuerdo.
Cualquier cosa me llaman  
 
En el evento que en audiencia aporten documentos que permitan realizar un nuevo análisis, favor
tomar fotos enviarlas adjuntas al presente correo y comunicarse conmigo al celular 3103109023 con el
fin de revisar el caso.
 
Cordialmente
 
Audiencias- Angela Caicedo
Gerencia Nacional de Indemnizaciones
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) Celular 3103109023
* audiencias@laequidadseguros.coop| + www.laequidadseguros.coop  
Bogotá D.C.– Colombia

P Antes de imprimir, piense en su compromiso con el medio ambiente
NOTA CONFIDENCIAL. "La información contenida en este correo y en sus anexos y/o archivos adjuntos, es confidencial y tiene carácter reservado. La misma es propiedad de

La Equidad Seguros O.C. y está dirigida para conocimiento estricto de la persona o entidad destinataria(s), quien es (son) responsable(s) por su custodia y conservación. Si  no

es el receptor autorizado, cualquier retención, difusión, distribución o  copia de este mensaje es prohibida y será sancionada por la ley. Si por error  recibe este mensaje, favor

reenviarlo y borrar el mensaje recibido  inmediatamente. La compañía no es responsable por la transmisión de virus informáticos, ni por las opiniones expresadas en este

mensaje, ya que estas son exclusivas del autor.

 
 
De: Notificacionesjudicialeslaequidad <Notificacionesjudicialeslaequidad@laequidadseguros.coop>
Enviado el: lunes, 13 de enero de 2025 10:13 p. m.
Para: audiencias <audiencias@laequidadseguros.coop>
Asunto: RV: FECHA DE REPROGRAMACION- AUDIENCIA DE CONCILIACION 1-112-24
 
 
 
De: FLM SEDE TUNJA <tunja@fundacionlm.org>
Enviado el: lunes, 13 de enero de 2025 11:30 a. m.
Para: Notificacionesjudicialeslaequidad <Notificacionesjudicialeslaequidad@laequidadseguros.coop>;
bogadoadc@gmail.com; alirioc@berlinasdelfonce.com
Asunto: FECHA DE REPROGRAMACION- AUDIENCIA DE CONCILIACION 1-112-24
 
Cordial saludo 
 
Respetuosamente les confirmamos fecha y hora de la reprogramación de audiencia de
conciliación con radicado N. 1-112-24. 
 
REPROGRAMACIÓN AUDIENCIA DE CONCILIACIÓN Radicado: 1-112-24
Jueves, 20 de febrero · 2:30 – 4:30pm
Zona horaria: America/Bogota
Información para unirse con Google Meet
Enlace de la videollamada: https://meet.google.com/jdb-bkco-cvt
 
 
CENTRO DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE
Fundación Liborio Mejía
 Sede Tunja
Cel: 3054579095
www.fundacionlm.org
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