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RV: REPORTE/ RV: INSTRUCCIONES AUDIENCIA DE CONCILIACION RV: CONFIRMACION DISPONIBILIDAD RV: CITACION AUDIENCIA DE CONCILIACION
1087027 - GIM133 - CAMILO DAVID BURBANO CERON - 4/12/2023

Desde Informes GHA <informes@gha.com.co>
Fecha Mié 15/01/2025 14:07
Para CAD GHA <cad@gha.com.co>

EXTRAJUDICIAL

De: Daniel Lozano Villota <dlozano@gha.com.co>

Enviado: miércoles, 15 de enero de 2025 12:20

Para: carolina.gomez@sbseguros.co <carolina.gomez@sbseguros.co>; daniela.raigoso@sbseguros.co <daniela.raigoso@sbseguros.co>; juan.pachon@sbseguros.co
<juan.pachon@sbseguros.co>; sofia.ortiz@sbseguros.co <sofia.ortiz@sbseguros.co>

Cc: Maria Camila Agudelo Ortiz <mcagudelo@gha.com.co>; Mariana Rubio Sandoval <mrubio@gha.com.co>; Gustavo Alberto Herrera Avila <gherrera@gha.com.co>; Informes
GHA <informes@gha.com.co>; John Edwar Banguera Obando <jbanguera@gha.com.co>; Kevin Orozco Rua <korozco@gha.com.co>

Asunto: REPORTE/ RV: INSTRUCCIONES AUDIENCIA DE CONCILIACION RV: CONFIRMACION DISPONIBILIDAD RV: CITACION AUDIENCIA DE CONCILIACION 1087027 - GIM133 -
CAMILO DAVID BURBANO CERON - 4/12/2023

Buenas tardes estimados.

Por el presente procedo a reportar la audiencia de conciliacién realizada el dia 15 de enero de 2025 a las 10:30 a.m. en el Centro de Conciliacidon Justicia y
Derecho de la ciudad de Pasto, a la cual asisti de forma presencial en calidad de apoderado de SBS Seguros Colombia S.A.

Para la conciliacion mencionada se tiene la siguiente informacion:

EDESK 1087027 / 1485443
STRO 003-110-1000309
FECHA STRO 11/08/2023
FECHA DILIGENCIA 15/01/2025
HORA 10:30 a. m.
PLACA VEH
ASEGURADO GIM133
CONVOCADO SBS

CENTRO DE CONCILIACION
CITACION JUSTICIAY DERECHO

En la audiencia se procedié de la siguiente forma:

-Verificada la comparecencia de cada una de las partes y sus apoderados, el abogado conciliador concedié la palabra al apoderado de la parte convocante para
que realice una narracidn breve sucinta de los hechos y las pretensiones.

El abogado de la parte convocante refirié que se encuentra en curso el trdmite de la reclamacidn ante la aseguradora el cual esta pendiente de respuesta.

- De forma posterior, se concedid el uso de la palabra al suscrito quien expuso la postura de la aseguradora segun la cual no existe animo conciliatorio al no
encontrar acreditados los requisitos del articulo 1077 del C.Co.

-El apoderado de la empresa de transporte y del conductor expresa que tampoco les asiste animo conciliatorio y solicita declarar fracasada la diligencia.
Conforme a lo anterior, la diligencia se declara fracasada y se menciona que posteriormente sera remitida a los correos electrénicos la constancia de no acuerdo.
Daré alcance al presente correo una vez cuente con la constancia referida.

Quedaré atento a cualquier inquietud.

Atentamente,

Daniel Lozano Villota

Abogado Senior |

Email: dlozano@gha.com.co | 300 4437717
ABOGADOS & ASOCIADOS Cali - AV 6A Bis # 35N - 100 Of 212 | +57 315 577 6200
Bogota - Carrera 11A # 94A-23 Of 201 | +57 317 379 5688
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Aviso de Confidencialidad: La reproduccion, copia, publicacion, revelacion y/o distribucion, asi como cualquier uso comercial o no comercial de la informacién contenida en
este Correo Electronico y sus adjuntos se encuentra proscrito por la Ley. Al ser destinatario del presente correo y no devolverlo acepta que el manejo de la informacion aqui
contenida debe manejarse de manera confidencial y reservada. Si usted no es destinatario por favor contacte al remitente y elimine copia del correo, asi como de sus adjuntos.

Confidentiality Notice: The reproduction, copying, publication, disclosure and/or distribution, as well as any commercial or non-commercial use of the information contained in this
Email and its attached files are prohibited by law. If you are the intended recipient you agree that the information contained herein must be used and managed in both,
confidential and reserved manner. If you are not the intended recipient please contact the sender and delete a copy of the mail as well as its attachments.

De: Carolina Gomez Gomez <carolina.gomez@sbseguros.co>

Enviado: martes, 14 de enero de 2025 2:18 p. m.

Para: Mariana Rubio Sandoval <mrubio@gha.com.co>; Daniela Raigoso Cuan <daniela.raigoso@sbseguros.co>; Juan Pachon Gonzalez <juan.pachon@sbseguros.co>; Sofia Ortiz
Ordonez <sofia.ortiz@sbseguros.co>

Cc: Informes GHA <informes@gha.com.co>; John Edwar Banguera Obando <jbanguera@gha.com.co>; Maria Camila Agudelo Ortiz <mcagudelo@gha.com.co>; Daniel Lozano
Villota <dlozano@gha.com.co>

Asunto: RE: CONFIRMACION DISPONIBILIDAD RV: CITACION AUDIENCIA DE CONCILIACION 1087027 - GIM133 - CAMILO DAVID BURBANO CERON - 4/12/2023

Buen dia Doctores

Amablemente informo que en el reclamo no se acredita la responsabilidad de nuestro vh asegurado, razén por la cual se objetara el reclamo; asi las cosas
quedamos atentos si en la audiencia se aporta algun documento que pruebe nuestra responsabilidad.

Anexo poliza
Cordialmente,

Yiset Carolina Gomez G.
Analista de indemnizaciones Autos RCC/RCE
Vicepresidencia de Indemnizaciones

SBS Seguros Colombia S.A.

Av. Cra. 9 # 101 — 67 Piso 7° Bogota, Colombia
carolina.gomez@sbseguros.co
www.SBSeguros.co

S SBS 139M08 iR/

Seguros Colombia PARA TRABAJAR SERmcACON

De: Mariana Rubio Sandoval <mrubio@gha.com.co>

Enviado el: martes, 14 de enero de 2025 8:46 a. m.

Para: Carolina Gomez Gomez <carolina.gomez@shseguros.co>; Daniela Raigoso Cuan <daniela.raigoso@sbseguros.co>; Juan Pachon Gonzalez <juan.pachon@sbseguros.co>;
Sofia Ortiz Ordonez <sofia.ortiz@sbseguros.co>

CC: Informes GHA <informes@gha.com.co>; John Edwar Banguera Obando <jbanguera@gha.com.co>; Maria Camila Agudelo Ortiz <mcagudelo@gha.com.co>; Daniel Lozano
Villota <dlozano@gha.com.co>

Asunto: RE: CONFIRMACION DISPONIBILIDAD RV: CITACION AUDIENCIA DE CONCILIACION 1087027 - GIM133 - CAMILO DAVID BURBANO CERON - 4/12/2023

Algunos contactos que recibieron este mensaje no suelen recibir correos electronicos de mrubio@gha.com.co. Por qué es esto importante

Estimados doctores,
Cordial saludo.

Amablemente solicitamos su valiosa colaboracion confirmando las instrucciones que debemos seguir en la audiencia programada para el dia de
mafana 15 de enero de 2025, a las 10:00 a.m. en el Centro de Conciliacion “Justicia y Derecho” de la ciudad de Pasto.

De antemano, agradecemos su valiosa gestién.

Cordialmente,
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Judicante Auxiliar Juridico
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Bogota - Calle 69 # 4 - 48 Of 502 | +57 317 379 5688

gha.com.co

Chambers
| ¢ s %

W Latin @
@ America @

o @
| @®2024®

G Herrera Abogados &
Asociados

]
[€HERRERA ',

ABOGADOS & ASOCIADOS
ORGULLOSAMENTE INCONDICIONALES

y
. P
m l~.facebook icon

Aviso de Confidencialidad: La reproduccion, copia, publicacion, revelacion y/o distribucién, asi como cualquier uso comercial o no comercial de la informacién contenida en
este Correo Electronico y sus adjuntos se encuentra proscrito por la Ley. Al ser destinatario del presente correo y no devolverlo acepta que el manejo de la informacion aqui
contenida debe manejarse de manera confidencial y reservada. Si usted no es destinatario por favor contacte al remitente y elimine copia del correo, asi como de sus adjuntos.

Confidentiality Notice: The reproduction, copying, publication, disclosure and/or distribution, as well as any commercial or non-commercial use of the information contained in this
Email and its attached files are prohibited by law. If you are the infended recipient you agree that the information contained herein must be used and managed in both,
confidential and reserved manner. If you are not the intended recipient please contact the sender and delete a copy of the mail as well as its attachments.

De: Mariana Rubio Sandoval <mrubio@gha.com.co>

Enviado: viernes, 27 de diciembre de 2024 8:23 a. m.

Para: carolina.gomez@sbseguros.co <carolina.gomez@sbseguros.co>; Daniela Raigoso Cuan <daniela.raigoso@sbseguros.co>; Juan Pachon Gonzalez
<juan.pachon@sbseguros.co>; Sofia Ortiz Ordonez <sofia.ortiz@sbseguros.co>

Cc: Informes GHA <informes@gha.com.co>; Kevin Orozco Rua <korozco@gha.com.co>; Santiago Rojas Buitrago <srojas@gha.com.co>; Gustavo Alberto Herrera Avila
<gherrera@gha.com.co>

Asunto: CONFIRMACION DISPONIBILIDAD RV: CITACION AUDIENCIA DE CONCILIACION 1087027 - GIM133 - CAMILO DAVID BURBANO CERON - 4/12/2023

Estimados doctores,
Cordial saludo.

Agradecemos la confianza depositada en la firma y confirmamos nuestra disponibilidad para asistir a la audiencia de conciliacién del asunto de la
referencia, la cual se llevara a cabo de manera presencial, el dia 15 de enero de 2025, a las 10:00 a.m. en el Centro de Conciliacién “Justicia y
Derecho” de la ciudad de Pasto.

Los hechos de la solicitud de conciliacion refieren a un accidente de transito, ocurrido el pasado 11 de agosto de 2023 en el cual estuvo involucrado
el vehiculo de placas GIM 133, rodante en el que se desplazaba la sefiora Rosa Elvira Inchima Montilla en calidad de pasajera.

Sobre el particular, es menester sefialar que el vehiculo era conducido por el sefior Juan José Pantojo Igua, es de propiedad de Camilo David
Burbano Cerén y estaba afiliado a sociedad Autobuses del Sur S.A. Sin perjuicio de lo anterior, se advierte que no se sefalaron las lesiones
causadas a la sefiora Rosa Elvira Inchima Montilla.

La parte convocante pretende la suma global de $489.139.536, por concepto de perjuicios patrimoniales y extrapatrimoniales discriminados de la
siguiente forma:

1. Dafios patrimoniales: $57.139.536

- -Lucro cesante medicina legal: $3.250.000
- -Lucro cesante consolidado: $2.708.160
- -Lucro cesante futuro: $51.181.376

2. Dairios extrapatrimoniales: 330 SMMLV ($429.000.000 liquidados con SMMLV de 2024)

. -Dafio a la vida de relacién en favor de Rosa Elvira Inchima Montilla: 130 SMMLV
. -Dafio moral en favor de Joaquin bolafios Melo (Conyuge): 50 SMMLV

. -Dafio moral en favor de Silvana Vanessa Bolafios (Hija): 50 SMMLV

. -Dafio moral en favor de Yulieth Bolafios (Hija): 50 SMMLV

. -Dafio moral en favor de Emerson Smith Bolafios (Hijo): 50 SMMLV

OCUAWN =

Frente al particular es preciso sefalar que la solicitud de conciliacion es presentada por el sefior ROSA ELVIRA INCHIMA MONTILLA Y OTROS

Finalmente, solicitamos el favor nos envien la pdliza y su condicionado, la reclamacion presentada ante la compafiia y su correspondiente
respuesta, y los demas antecedentes que tenga la Compafiia del siniestro. A fin de realizar un estudio detallado del caso.

Quedamos atentos a las instrucciones que debemos seguir en la diligencia.

Cordialmente,
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De: Gustavo Alberto Herrera Avila <gherrera@gha.com.co>

Enviado: viernes, 27 de diciembre de 2024 5:43 a. m.

Para: Mariana Rubio Sandoval <mrubio@gha.com.co>; Informes GHA <informes@gha.com.co>

Asunto: Fw: CITACION AUDIENCIA DE CONCILIACION 1087027 - GIM133 - CAMILO DAVID BURBANO CERON - 4/12/2023

Enviado desde mi Samsung Mobile de Claro
Obtener Outlook para Android

From: Carolina Gomez Gomez <carolina.gomez@sbseguros.co>

Sent: Thursday, December 26, 2024 6:54:34 PM

To: Gustavo Alberto Herrera Avila <gherrera@gha.com.co>

Cc: Daniela Raigoso Cuan <daniela.raigoso@sbseguros.co>; Juan Pachon Gonzalez <juan.pachon@sbseguros.co>; Sofia Ortiz Ordonez <sofia.ortiz@sbseguros.co>
Subject: RV: CITACION AUDIENCIA DE CONCILIACION 1087027 - GIM133 - CAMILO DAVID BURBANO CERON - 4/12/2023

Buen dia Dr. Gustavo Herrera

Se procede con la asignacion del presente caso

EDESK 1087027 / 1485443
STRO 003-110-1000309
FECHA STRO 11/08/2023
FECHA DILIGENCIA 15/01/2025
HORA 10:30 a. m.
PLACA VEH
ASEGURADO GIM133
CONVOCADO SBS

CENTRO DE CONCILIACION
CITACION JUSTICIAY DERECHO

CASO CON RECLAMO,
ESTAEN ESTUDIO DIAS

OBSERVACIONES ANTES DE LAAUDIENCIA
SE ENVIARAN
INSTRUCCIONES

CASO ASIGNADO GH HERRERA

ASIGNADO ANALISTA YISET CAROLINA GOMEZ

Cordialmente,
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Yiset Carolina Gomez G.
Analista de indemnizaciones Autos RCC/RCE
Vicepresidencia de Indemnizaciones

SBS Seguros Colombia S.A.
Av. Cra. 9 # 101 - 67 Piso 7° Bogotd, Colombia

carolina.gomez@sbseguros.co
www.SBSeguros.co
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Seguros Colombia PARA TRABAJAR F.E'.‘JE'.S‘.;E'.‘.’.!.‘.F.}

De: Notificaciones SBSeguros <notificaciones.sbseguros@sbseguros.co>

Enviado el: lunes, 23 de diciembre de 2024 2:23 p. m.

Para: Carolina Gomez Gomez <carolina.gomez@sbseguros.co>; Daniela Raigoso Cuan <daniela.raigoso@sbseguros.co>
CC: Sofia Ortiz Ordonez <sofia.ortiz@sbseguros.co>

Asunto: RV: CITACION AUDIENCIA DE CONCILIACION

Hola Caro te mando esta prejudicial

ROSA ELVIRA
INCHIMA
MONTILLA,
JOAQUIN
BOLANOS
MELO,
SILVANA
CENTRO DE VANESSA
CONCILIACION BOLANOS CAROLII
S/R 20/12/2024 X N/A GIM133 | PENDIENTE | PENDIENTE | 3/110/1000309 | 11/08/2023
JUSTICIAY INCHIMA, GOME
DERECHO YULIETH
DAYANA
BOLANOS
INCHIMA,
EMERSON
SMITH
BOLANOS
INCHIMA
Consulta del Reclame
Sucurzal Fama Piliza Mdmero de Reclamo——————————
|cau _=| |RESPONSABILIDAD CIMIL CONTRACTUAL [ v | | 1000167 | 1000309
Praducer Office -
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|EMPRESA TRANSPORTADORA AUTOBLISES DEL SUR 545 - AUTOBUS _+||$ | ’
Fec Emi Tranz. Claims made Wig Desde Hora Wig Hasta Tail Estimacion de Coageguro Cedido
|02/0B/2023  |M/0B/2023  [O1/06/2023 [1200:00 M  [01/08/2024 | 01/06/2024 ’7(‘ Solo Participacion Compafiia © Total
—Fechas del Reclamo
Ocurrencia/lncidente Fecha de De Recibo Reclamacion Formal De Reqistro
[ddmrnyy] [y [dd/mm ] [dd¢mm vy
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Pais [COLOME | Estads [NARI¥O[S2) | Municipio [PASTO[52001] =]
— Sufijo-Endozo —
Gl Tipo de Transaccién Operaeion
| 4 |28 | RENOVACION-RENOVACION POLIZAS DE PAGD ANLAL DIRECTO
Usuario: JEACHONG Corsulta | {hoeptar | Cancelar Anular Salir
Saludos / kind regards,
Juan Camilo Pachén
Judicante
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Vicepresidencia de Indemnizaciones

SBS Seguros Colombia S.A.

Av. Cra. 9 # 101 — 67 Piso 7° Bogota, Colombia
T+57 (601) 313 8700

www.SBSeguros.co
juan.pachon@sbseguros.co

S SBS §SOMOS § pir/

Seguros Colombia PARA TRABAJAR CEITCACON L

De: ASOCIACION JUSTICIA Y DERECHO <conciliacionjusticiayderecho@gmail.com>
Enviado el: viernes, 20 de diciembre de 2024 4:46 p. m.

Para: Notificaciones SBSeguros <notificaciones.sbseguros@sbseguros.co>
Asunto: CITACION AUDIENCIA DE CONCILIACION

No suele recibir correo electronico de conciliacionjusticiayderecho(@gmail.com. Por qué es esto importante

Buenas Tardes

El Centro de Conciliacién Justicia y Derecho de la ciudad de Pasto, por medio de la presente envia a ustedes citacion para asistencia a audiencia de
conciliacién a celebrarse el dia 15 de enero de 2025 a las 10 de la mafiana.

Igualmente, le corro traslado a ustedes de la solicitud de conciliacién presentada a nuestro centro de conciliacion.

Esta notificacién se surte teniendo en cuenta la ley 2213 de 2022 que establece el uso de las TIC en actuaciones judiciales y extrajudiciales. Por lo anterior
esté usted notificagdfnitg de conciliacion pruebas y anexos ROSA ELVIRA INCHIMA MONTILLA. pdf

Atentamente,

SECRETARIA
Centro de Conciliaciéon

Enviado con Mailsuite - Darse de baja
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