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RV: RENOVACION POLIZA VIDA GRUPO VIGENCIA 2024-2025

Desde Felipe Castro <Felipe.Castro@laequidadseguros.coop>
Fecha Jue 01/08/2024 17:44
Para Ana Mejia <AMejia@laequidadseguros.coop>

1 archivos adjuntos (468 KB)
SUS-Slip de cotizacion - No ST 2236312 - 9-07-2024 - - SOLFINANZAS DE COLOMBIA S.A.S - COTIZACIÓN.pdf;

Kathe monta el st para revisar la nota x favor. Se adjunta carta de renovación.

Cordialmente, 

Felipe Castro Zuloaga | Gerente Franquicia
3166916504 fcastro@laequidadseguros.coop
Cra 49B # 79-01. Oficina 23

NOTA CONFIDENCIAL. "La información contenida en este correo y en sus anexos y/o archivos adjuntos, es confidencial y tiene carácter reservado. La misma es

propiedad de La Equidad Seguros O.C. y está dirigida para conocimiento estricto de la persona o entidad destinataria(s), quien es (son) responsable(s) por su

custodia y conservación. Si  no es el receptor autorizado, cualquier retención, difusión, distribución o  copia de este mensaje es prohibida y será sancionada por la

ley. Si por error  recibe este mensaje, favor reenviarlo y borrar el mensaje recibido  inmediatamente. La compañía no es responsable por la transmisión de virus

informáticos, ni por las opiniones expresadas en este mensaje, ya que estas son exclusivas del autor.

De: Felipe Rangel <gerencia.racseguros@gmail.com>
Enviado: jueves, 1 de agosto de 2024 17:32
Para: Felipe Castro <Felipe.Castro@laequidadseguros.coop>
Asunto: Fwd: RENOVACION POLIZA VIDA GRUPO VIGENCIA 2024-2025
 
Buen día Felipe Solfinanzas acepta la renovación en igualdad de condiciones pero hay algo que no les
queda claro que debemos quitar para avanzar o en su defecto aclarar cuando aplica . Revisar correo
en cola 

Cordial Saludo

---------- Mensaje reenviado ---------
De: Jesus Fernandez <coordinacioncobranzas@solfinanzas.co>
Fecha: El jue, 1 ago. 2024 a la(s) 4:01 p. m.
Asunto: RE: RENOVACION POLIZA VIDA GRUPO VIGENCIA 2024-2025

mailto:fcastro@laequidadseguros.coop
mailto:coordinacioncobranzas@solfinanzas.co


Para: Denis Pertuz <coordinadoraadministrativa@solfinanzas.co>, Felipe Rangel
<gerencia.racseguros@gmail.com>, Viviana Polo <coordinacioncartera@solfinanzas.co>, Maiden
Gutierrez <coordinadorfinanciero@solfinanzas.co>

Buenas tardes.

Cordial saludo.

Se realizo revisión de la  cotización y estamos de acuerdo a excepción de la nota 1 anexada como imagen
en el correo.

 Esta nota no aplica a Solfinanzas, ya que nosotros no le solicitamos al cliente firma de declaración de
asegurabilidad.
 Agradecemos eliminar este punto o colocar la aclaración pertinente.

 
 CORDIALMENTE

De: Denis Pertuz <coordinadoraadministrativa@solfinanzas.co>
Enviado: jueves, 1 de agosto de 2024 14:27
Para: Jesus Fernandez <coordinacioncobranzas@solfinanzas.co>
Asunto: RV: RENOVACION POLIZA VIDA GRUPO VIGENCIA 2024-2025
 
Cordial Saludo
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De: Maiden Gutierrez <coordinadorfinanciero@solfinanzas.co>
Enviado: jueves, 1 de agosto de 2024 10:18
Para: Claudia Cabrera <controlinternoyriesgos@solfinanzas.co>; Denis Pertuz
<coordinadoraadministrativa@solfinanzas.co>
Asunto: RV: RENOVACION POLIZA VIDA GRUPO VIGENCIA 2024-2025
 
revision de condiciones de poliza seguro 

De: Felipe Rangel <gerencia.racseguros@gmail.com>
Enviado: miércoles, 31 de julio de 2024 16:42
Para: Maiden Gutierrez <coordinadorfinanciero@solfinanzas.co>; Denis Pertuz
<coordinadoraadministrativa@solfinanzas.co>
Asunto: RENOVACION POLIZA VIDA GRUPO VIGENCIA 2024-2025
 
Buenas tardes señora Maiden , remito renovación en igualdad de condiciones que
veníamos trabajando para los asegurados de vida para la vigencia 2024-2025 ( No tenemos cambios
en precio ni en condiciones )
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--
Cordial Saludo


