24/7/25, 1:41 p.m. Correo: CAD GHA - Outlook

E Outlook

RV: SOLICITUD DE HONORARIOS// 2025-00018, ROCIO DEL PILAR OROZCO SARRIA'Y OTROS //
342011552003938

Desde Mayra Alejandra Diaz Millan <mdiaz@gha.com.co>
Fecha Mar 15/07/2025 8:04

Para CAD GHA <cad@gha.com.co>

cC Informes GHA <informes@gha.com.co>

Buen dia, estimados.
porfa cargar en la plataforma.

Gracias.
Mayra Alejandra Diaz Millan
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Aviso de Confidencialidad: La reproduccion, copia, publicacién, revelacion y/o distribucion, asi como cualquier uso comercial o
no comercial de la informacién contenida en este Correo Electronico y sus adjuntos se encuentra proscrito por la Ley. Al ser
destinatario del presente correo y no devolverlo acepta que el manejo de la informacién aqui contenida debe manejarse de
manera confidencial y reservada. Si usted no es destinatario por favor contacte al remitente y elimine copia del correo, asi como
de sus adjuntos.

Confidentiality Notice: The reproduction, copying, publication, disclosure and/or distribution, as well as any commercial or non-
commercial use of the information contained in this Email and its attached files are prohibited by law. If you are the intended
recipient you agree that the information contained herein must be used and managed in both, confidential and reserved manner.

If you are not the infended recipient please contact the sender and delete a copy of the mail as well as its attachments

De: Informes GHA <informes@gha.com.co>

Enviado: lunes, 14 de julio de 2025 23:09

Para: Mayra Alejandra Diaz Millan <mdiaz@gha.com.co>

Asunto: RV: SOLICITUD DE HONORARIOS// 2025-00018, ROCIO DEL PILAR OROZCO SARRIAY OTROS //

342011552003938
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24/7/25, 1:41 p.m. Correo: CAD GHA - Outlook

De: GUISELL XIMENA PERILLA MONTANO <XPERIL1@MAPFRE.COM.CO>
Enviado: lunes, 14 de julio de 2025 16:09

Para: Facturacion <facturacion@gha.com.co>; Informes GHA <informes@gha.com.co>
Asunto: RE: SOLICITUD DE HONORARIOS// 2025-00018, ROCIO DEL PILAR OROZCO SARRIA Y OTROS //

342011552003938

Apreciado Dr. Cordial saludo

De manera atenta nos permitimos remitir la asingacion de honorarios del caso de la referencia.

NUMERO DE SINIESTRO JR_342011552003938_1
DEMANDANTE ROCIO DEL PILAR OROZCO SARRIA
RADICADO 2025-00018-00
JUZGADO Y/O ENTIDAD JUEZ CIVIL MUNICIPAL DE SANTANDER

MAPFRE SEGUROS GENERALES DE COLOMBIA S.A., dentro de proceso del asunto.

Con gusto nos permitimos comunicarle que esta aseguradora ha tenido a bien designarlo como apoderado judicial de la

El valor de la contingencia en el presente caso es de

$2.636.870,00

Que corresponde al menor valor que se toma entre el valor de las pretensiones y el valor asegurado (menos el valor del
deducible), teniendo en cuenta sdlo el capital, es decir sin incluir intereses, costas del proceso, lucro cesante, ni indexacion.

En consecuencia con lo anterior los honorarios seran de:

1. Una suma fija del valor de la contingencia

18%

$2.847.000,00

2. Un eventual del valor de la contingencia

5%

$131.843,50

Los cuales serdn pagados de la siguiente manera:

Concepto 1 — Contestacion: 40% - XPERIL1

$1.138.800,00

Concepto 2 — Alegatos: 30% - XPERIL1

$854.100,00

Concepto 3 — Sentencia en Firme (a favor o en Contra): 30% - XPERIL1

$854.100,00

El porcentaje eventual se pagara:

* Si el proceso termina por transaccioén, conciliacién o desistimiento, sobre la diferencia entre la contingencia
del proceso y lo que efectivamente la Compafia pague, como suma adicional a lo ya causado.

** En caso de sentencia favorable a los intereses de la Compafiia, sobre el valor de la contingencia.

No obstante siempre se pagara como limite maximo por concepto de honorarios la suma de 22 smmlv.

Se sugiere que el asunto del correo sea: SINIESTRO PARA FACTURAR JR_342011552003938_1
Recuerde que el asunto de correo o archivos adjuntos no puede llevar ninguno de los siguientes

caracteres: | > <*?“"j

En la remisién agradezco por favor adjuntar el archivo XML Y PDF de la factura, la factura debe ser

remitida a los buzones FACTURACION_ABOGSG@MAPFRE.COM.CO 'y

facturagenerales@mapfre.com.co con copia con copia al correo electronico xperil1 @mapfre.com.co .

Agradezco mucho remitir la facturacién corresponiente dentro de los primeros 10 dias del mes, con el fin

de evitar retrasos en los procesos de facturacion y liquidacion.
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24/7/25, 1:41 p.m. Correo: CAD GHA - Outlook

Cordial Saludo,

Ximena Perilla
Abogado

Secretaria General
MAPFRE COLOMBIA
Tel 317 363 4831
Bogota — Colombia.
xperill@mapfre.com.co

@ MAPFRE

MAPFRE contribuye a la conservacion del medic ambiente

Este mensaje y, en su caso, los ficheros anexos son confidenciales, especialmente en lo que respecta a los datos personales, y se dirigen
exclusivamente al destinatario referenciado. Si usted no lo es y lo ha recibido por error, o tiene conocimiento del mismo por cualquier motivo, le
rogamos que nos lo comunique por este medio y proceda a destruirlo o borrarlo, y que en todo caso se abstenga de utilizar, reproducir, alterar,
archivar o comunicar a terceros el presente mensaje y ficheros anexos, todo ello bajo pena de incurrir en responsabilidades legales.

De: Facturacion <facturacion@gha.com.co>

Enviado el: lunes, 14 de julio de 2025 7:53 a. m.

Para: GUISELL XIMENA PERILLA MONTANO <XPERILL@MAPFRE.COM.CO>

Asunto: SOLICITUD DE HONORARIOS// 2025-00018, ROCIO DEL PILAR OROZCO SARRIA'Y OTROS //
342011552003938

Hola Buenas dias,
Estimada Dra.

Comedidamente solicito de su colaboracion compartiéndonos la carta de honorarios del proceso en
referencia,

Quedo muy atento a cualquier informacion adicional,

Cordialmente,
Sebastian Mosquera Beltran

H E R R E R A Analista de Facturacion - Area Financiera

ABOGADOS & ASOCIADOS TEL 3176426236
Bogota - Cra 11A# 94A - 23 Of 201 | +57 317 379 5688
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Londres - EC3A 7AR GB - Edificio St Botolph. 138 Houndsditch.
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Aviso de Confidencialidad: La reproduccion, copia, publicacién, revelacion y/o distribucion, asi como cualquier uso comercial o
no comercial de la informacién contenida en este Correo Electronico y sus adjuntos se encuentra proscrito por la Ley. Al ser
destinatario del presente correo y no devolverlo acepta que el manejo de la informacién aqui contenida debe manejarse de
manera confidencial y reservada. Si usted no es destinatario por favor contacte al remitente y elimine copia del correo, asi como
de sus adjuntos.

Confidentiality Notice: The reproduction, copying, publication, disclosure and/or distribution, as well as any commercial or non-
commercial use of the information contained in this Email and its attached files are prohibited by law. If you are the infended
recipient you agree that the information contained herein must be used and managed in both, confidential and reserved manner.

If you are not the intended recipient please contact the sender and delete a copy of the mail as well as its attachments

***DISCLAIMER***

Este mensaje, asi como los archivos adjuntos son confidenciales, especialmente en lo que respecta a
los datos personales, y se dirigen exclusivamente al destinatario referenciado y/o autorizado. Si usted
no lo es y lo ha recibido por error, o tiene conocimiento del mismo por cualquier motivo, por favor
comunicarnoslo de forma inmediata por este medio y proceda a destruirlo o borrarlo. Cualquier
utilizacion, reproduccion, alteracion, archivo o comunicar a terceros el presente mensaje y archivos
anexos, podra ser considerado ilegal. El presente mensaje se ajusta a lo establecido por las leyes 1266
de 2008 y 1581 de 2012 y demas normas que adicionen, modifiquen o deroguen lo relacionado con
este tema.

Este mensaje, asi como los archivos adjuntos son confidenciales, especialmente en lo que respecta a
los datos personales, y se dirigen exclusivamente al destinatario referenciado y/o autorizado. Si usted
no lo es y lo ha recibido por error, o tiene conocimiento del mismo por cualquier motivo, por favor
comunicarnoslo de forma inmediata por este medio y proceda a destruirlo o borrarlo. Cualquier
utilizacion, reproduccion, alteracion, archivo o comunicar a terceros el presente mensaje y archivos
anexos, podra ser considerado ilegal. El presente mensaje se ajusta a lo establecido por las leyes 1266
de 2008 y 1581 de 2012 y demas normas que adicionen, modifiquen o deroguen lo relacionado con
este tema.

MAPFRE Seguros Generales y MAPFRE Colombia Vida seguros informan: Recuerde que usted tiene
derecho a radicar quejas a través del Defensor del Consumidor Financiero por fallas en los servicios
prestados por nuestra Compafiia. A continuacion, le informamos los canales de contacto: Defensor
principal Dr. Manuel Guillermo Rueda Serrano; Direccion: Carrera 13 A # 28 — 38 oficina 221, Bogota
D.C,; Telefax: 6017919180; Celular: 3123426229; Correo: Defensoriamapfre@gmail.com; Horario: 8:00am
—4:40pm jornada continua. Defensor suplente Dr. Jorge Humberto Martinez Luna; Direccion: Calle 141
#7 B — 25 Interior 7, Bogota D.C,; Celular: 3102234304; Correo: Martinezlunaabogados@gmail.com
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