27/1/25, 13:25 Correo: Quevin Andrés Bolivar - Outlook

E Outlook

RE: SOLICITUD AUTO DE APERTURA E IMPUTACION PROCESO DE RESPONSABILIDAD FISCAL Il EXPEDIENTE:
PRF-0-001072023-006 Il ALLIANZ SEGUROS S.A. Il CONTRALORIA MUNICIPAL DE RIONEGRO Il VRV

Desde Valeria Ramirez Vargas <vramirez@gha.com.co>

Fecha Lun 27/01/2025 12:07

Para CAD GHA <cad@gha.com.co>

Hola CAD,

Por favor cargar la trazabilidad de correos y los documentos en el CASE No. 24236
Muchas gracias.

0

Valeria Ramirez Vargas
Abogada Junior

Email: vramirez@gha.com.co | 321 724 4863
Of Cali: +57 315 5776200
Of Bog: +57 317 3795688
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no comercial de la informacién contenida en este Correo Electronico y sus adjuntos se encuentra proscrito por la Ley. Al ser
destinatario del presente correo y no devolverlo acepta que el manejo de la informacién aqui contenida debe manejarse de
manera confidencial y reservada. Si usted no es destinatario por favor contacte al remitente y elimine copia del correo, asi como

de sus adjuntos.

Confidentiality Notice: The reproduction, copying, publication, disclosure and/or distribution, as well as any commercial or non-
commercial use of the information contained in this Email and its attached files are prohibited by law. If you are the intended
recipient you agree that the information contained herein must be used and managed in both, confidential and reserved
manner. If you are not the intended recipient please contact the sender and delete a copy of the mail as well as its attachments
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27/1/25, 13:25 Correo: Quevin Andrés Bolivar - Outlook

De: apoyofiscall apoyofiscall <apoyofiscall@contraloriarionegro.gov.co>

Enviado: lunes, 27 de enero de 2025 11:43

Para: Notificaciones GHA <notificaciones@gha.com.co>

Cc: Valeria Ramirez Vargas <vramirez@gha.com.co>

Asunto: Re: SOLICITUD AUTO DE APERTURA E IMPUTACION PROCESO DE RESPONSABILIDAD FISCAL || EXPEDIENTE: PRF-O-
001072023-006 Il ALLIANZ SEGUROS S.A. || CONTRALORIA MUNICIPAL DE RIONEGRO Il VRV

No suele recibir correo electronico de apoyofiscal1@contraloriarionegro.gov.co. Por qué es esto importante

Buenos dias Dr. Herrera Avila,

En atencion a su solicitud me permito hacer envio del Auto 189 del 2023, para su conocimiento y fines
pertinentes.

En el transcurso del dia de hoy se le estara enviando el expediente digital.

Cordialmente

Durley Zolanyi Ceballos Vasquez
Apoyo Fiscal

Celular: 324 267 89 25

Correo: apoyofiscall@contraloriarionegro.gov.co

@ CONTRALORIA

contraloriarionegro.gov.co
(57) (604) 448 42 35

Carrera 49 50 -58 Edificio San Antonio de Padua, 2do piso.
Rionegro, Antiogquia, Colombia

El vie, 24 ene 2025 a la(s) 8:31a.m., Notificaciones GHA (notificaciones@gha.com.co) escribio:
Doctora
DURLEY ZOLANYI CEBALLOS VASQUEZ
E.S.D.

Cordial saludo,
En atencion a su solicitud envio los documentos requeridos.

Adicionalmente, de manera respetuosa solicito que, junto al auto de apertura e imputacién, se me pueda remitir el
link del expediente digital del proceso de referencia para ejercer la respectiva defensa.

Muchas gracias.

Cordialmente,

GUSTAVO ALBERTO HERRERA AVILA
C.C. N0.19.395.114 de Bogota D.C.
T. P. No. 39.116 del C.S.J.
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Aviso de Confidencialidad: La reproduccion, copia, publicacion, revelacion y/o distribucion, asi como cualquier uso
comercial o no comercial de la informacion contenida en este Correo Electrénico y sus adjuntos se encuentra proscrito por la
Ley. Al ser destinatario del presente correo y no devolverlo acepta que el manejo de la informacién aqui contenida debe
manejarse de manera confidencial y reservada. Si usted no es destinatario por favor contacte al remitente y elimine copia del
correo, asi como de sus adjuntos.

Confidentiality Notice: The reproduction, copying, publication, disclosure and/or distribution, as well as any commercial or non-
commercial use of the information contained in this Email and its attached files are prohibited by law. If you are the intended
recipient you agree that the information contained herein must be used and managed in both, confidential and reserved
manner. If you are not the intended recipient please contact the sender and delete a copy of the mail as well as its
attachments

De: apoyofiscall apoyofiscall <apoyofiscall@contraloriarionegro.gov.co>

Enviado: viernes, 24 de enero de 2025 8:19

Para: Notificaciones GHA <notificaciones@gha.com.co>

Asunto: Re: SOLICITUD AUTO DE APERTURA E IMPUTACION PROCESO DE RESPONSABILIDAD FISCAL Il EXPEDIENTE: PRF-O-
001072023-006 Il ALLIANZ SEGUROS S.A. || CONTRALORIA MUNICIPAL DE RIONEGRO Il VRV

Buenos dias Dr. Herrera Avila

En atencion a su solicitud nos permitimos informarle que requerimos el envio de su documento de identidad y
de la tarjeta profesional, para proceder con el envio de las respectivas piezas procesales.

Cordialmente,

Durley Zolanyi Ceballos Vasquez
Apoyo Fiscal
Celular: 324 267 89 25

Correo: apoyofiscall@contraloriarionegro.gov.co

@; CONTRALORIA

contraloriarionegro.gov.co
(57) (604) 448 42 35

Carrera 49 50 -58 Edificio San Antonio de Padua, 2do piso.
Rionegro, Antioquia, Colombia
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27/1/25, 13:25 Correo: Quevin Andrés Bolivar - Outlook

El mié, 22 ene 2025 a la(s) 11:34a.m., Notificaciones GHA (notificaciones@gha.com.co) escribio:
Senores
CONTRALORIA MUNICIPAL DE RIONEGRO
E.S.D.

PROCESO: RESPONSABILIDAD FISCAL
EXPEDIENTE: PRF-0-001072023-006
TERCERO CIVIL: ALLIANZ SEGUROS S.A.

GUSTAVO ALBERTO HERRERA AVILA mayor de edad, identificado con la cédula de ciudadania No.
19.395.114 expedida en la ciudad de Bogota D.C., abogado en ejercicio, portador de la Tarjeta Profesional No.
39.116 del Consejo Superior de la Judicatura, actuando como apoderado general de ALLIANZ SEGUROS
S.A., de conformidad con el poder que se adjunta, SOLICITO comedidamente copia del Auto No. 189 del 29 de
diciembre de 2024 por el cual se apertura el proceso ordinario de responsabilidad fiscal.

Cordialmente,

GUSTAVO ALBERTO HERRERA AVILA
C.C. N0.19.395.114 de Bogota D.C.
T. P. No. 39.116 del C.S.J.
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Aviso de Confidencialidad: La reproduccion, copia, publicacion, revelacion y/o distribucion, asi como cualquier uso
comercial o no comercial de la informacion contenida en este Correo Electrénico y sus adjuntos se encuentra proscrito por
la Ley. Al ser destinatario del presente correo y no devolverlo acepta que el manejo de la informacién aqui contenida debe
manejarse de manera confidencial y reservada. Si usted no es destinatario por favor contacte al remitente y elimine copia
del correo, asi como de sus adjuntos.
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27/1/25, 13:25 Correo: Quevin Andrés Bolivar - Outlook

De: Notificaciones GHA <notificaciones@gha.com.co>
Enviado: lunes, 20 de enero de 2025 9:44
Para: apoyofiscall@contraloriarionegro.gov.co <apoyofiscall@contraloriarionegro.gov.co>; fiscal fiscal

<fiscal@contraloriarionegro.gov.co>

Cc: Valeria Ramirez Vargas <vramirez@gha.com.co>

Asunto: SOLICITUD AUTO DE APERTURA E IMPUTACION PROCESO DE RESPONSABILIDAD FISCAL Il EXPEDIENTE: PRF-O-
001072023-006 || ALLIANZ SEGUROS S.A. || CONTRALORIA MUNICIPAL DE RIONEGRO Il VRV

Sefores
CONTRALORIA MUNICIPAL DE RIONEGRO
E.S.D.

PROCESO: RESPONSABILIDAD FISCAL
EXPEDIENTE: PRF-0-001072023-006
TERCERO CIVIL: ALLIANZ SEGUROS S.A.

GUSTAVO ALBERTO HERRERA AVILA mayor de edad, identificado con la cédula de ciudadania No.
19.395.114 expedida en la ciudad de Bogota D.C., abogado en ejercicio, portador de la Tarjeta Profesional No.
39.116 del Consejo Superior de la Judicatura, actuando como apoderado general de ALLIANZ SEGUROS
S.A., de conformidad con el poder que se adjunta, SOLICITO comedidamente el Auto No. 189 del 29 de
diciembre de 2024 por el cual se apertura el proceso ordinario de responsabilidad fiscal.

Cordialmente,

GUSTAVO ALBERTO HERRERA AVILA
C.C. N0.19.395.114 de Bogota D.C.
T. P. No. 39.116 del C.S.J.
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