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RV: INFORME AUDIENCIA DE CONCILIACION EXTRAJUDICIAL ( PROCESOS CONCILIADO) RAD. MD-
009593, AGROVAR S.A vs EQUIDAD SEGUROS GENERALES O.C

Desde Juan Pablo Medina Campifio <jmedina@gha.com.co>
Fecha Mar 4/03/2025 8:56
Para audiencias@laequidadseguros.coop <audiencias@laequidadseguros.coop>

cC Gustavo Alberto Herrera Avila <gherrera@gha.com.co>; Maria Camila Agudelo Ortiz
<mcagudelo@gha.com.co>; Paola Andrea Narvaez Loaiza <pnarvaez@gha.com.co>; John Edwar Banguera
Obando <jbanguera@gha.com.co>; Kevin Orozco Rua <korozco@gha.com.co>; Informes GHA
<informes@gha.com.co>; CAD GHA <cad@gha.com.co>

ﬂ] 2 archivos adjuntos (4 MB)
2.CAMARA DE COMERCIO AGROVAR SAS.pdf; DOC AGROVAR.pdf;

Estimada,
Dra.

Cordial saludo,

Dando alcance al correo que antecede, les compartimos los documentos para que se
proceda con el pago conciliado el pasado 21 de febrero de 2025. Amablemente les
recordamos que la Equidad pagard la suma de $2.996.320, y el plazo mdximo para realizar

dicho pago fenece el proximo viernes 28 de marzo de 2025.

Quedamos muy atentos a sus valiosos comentarios y al comprobante de pago con el fin de
acreditar cumplimiento.

Cordialmente,

JUAN PABLO MEDINA CAMPINO

ABOGADO JUNIOR
CENTRO DE ANALISIS DE INFORMACION Y
REPORTES

+57 310 8900998

medina@gha.com.co ABOGADOS & ASOCIADOS
[

Oy \

Lin ] ©

GHA.COM.CO

Aviso de Confidencialidad: La reproduccién, copia, publicacién, revelacién y/o distribucién, asi como cualquier
uso comercial o no comercial de la informacién contenida en este Correo Electronico y sus adjuntos se encuentra
proscrito por la Ley. Al ser destinatario del presente correo y no devolverlo acepta que el manejo de la informacién
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aqui contenida debe manejarse de manera confidencial y reservada. Si usted no es destinatario por favor contacte
al remitente y elimine copia del correo, asi como de sus adjuntos.

Confidentiality Notice: The reproduction, copying, publication, disclosure and/or distribution, as well as any
commercial or non-commercial use of the information contained in this Email and its attached files are prohibited by
law. If you are the infended recipient you agree that the information contained herein must be used and managed
in both, confidential and reserved manner. If you are not the intfended recipient please contact the sender and
delete a copy of the mail as well as its attachments.

De: audiencias <audiencias@laequidadseguros.coop>

Enviado: viernes, 21 de febrero de 2025 16:33

Para: Juan Pablo Medina Campifio <jmedina@gha.com.co>

Cc: Gustavo Alberto Herrera Avila <gherrera@gha.com.co>; Maria Camila Agudelo Ortiz
<mcagudelo@gha.com.co>; Mariana Rubio Sandoval <mrubio@gha.com.co>; John Edwar Banguera Obando
<jbanguera@gha.com.co>; Kevin Orozco Rua <korozco@gha.com.co>; CAD GHA <cad@gha.com.co>; Informes
GHA <informes@gha.com.co>

Asunto: RE: INFORME AUDIENCIA DE CONCILIACION EXTRAJUDICIAL ( PROCESOS CONCILIADO) RAD. MD-009593,
AGROVAR S.A vs EQUIDAD SEGUROS GENERALES O.C

Buenas tardes quedamos en espera de que la contraparte remita los documentos para poder iniciar el
proceso de pago, como AGROVAR SAS es una empresa, adicional deben remitir cédmara de comercio
y copia del RUT, saludos

De: Juan Pablo Medina Campifio <jmedina@gha.com.co>

Enviado el: viernes, 21 de febrero de 2025 3:38 p. m.

Para: audiencias <audiencias@laequidadseguros.coop>

CC: Gustavo Alberto Herrera Avila <gherrera@gha.com.co>; Maria Camila Agudelo Ortiz
<mcagudelo@gha.com.co>; Mariana Rubio Sandoval <mrubio@gha.com.co>; John Edwar Banguera Obando
<jbanguera@gha.com.co>; Kevin Orozco Rua <korozco@gha.com.co>; CAD GHA <cad@gha.com.co>; Informes
GHA <informes@gha.com.co>

Asunto: INFORME AUDIENCIA DE CONCILIACION EXTRAJUDICIAL ( PROCESOS CONCILIADO) RAD. MD-009593,
AGROVAR S.A vs EQUIDAD SEGUROS GENERALES O.C

Estimados,
Doctores.

Cordial saludo,

En atencion al proceso de la referencia, nos permitimos informales sobre nuestra
comparecencia a la continuacién de la audiencia de conciliacién extrajudicial adelantada el
21 de febrero de 2025, en la cual se surtieron Ias siguientes etapas:

Una vez propuestas las diferentes formulas de arreglo dentro de un ambiente de imparcialidad
y legalidad, se llegaron a un acuerdo respecto de las pretensiones solicitadas en los siguientes
puntos:

MONTO DE LA OBLIGACION: Las partes LA EQUIDAD SEGUROS GENERALES O.C
ASEGURADORA del vehiculo de placas WTIN143 a fravés de su apoderado y AGROVAR
SAS empresa PROPIETARIA del vehiculo de placas TGV155 a fravés de su apoderado
especial, acuerdan que el monto total a pagar por concepto de DANOS TOTALES serd
la suma de DOS MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL TRECIENTOS VEINTE PESOS
M/CTE ($2.996.320)
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PAGO DE LA OBLIGACION: LA EQUIDAD SEGUROS GENERALES O.C a través de su
apoderado se obliga a pagar a AGROVAR SAS la suma de DOS MILLONES
NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL TRECIENTOS VEINTE PESOS M/CTE ($2.996.320=) de la
siguiente manera: UNA sola y UNICA cuota, a los VEINTE (20) dias hdbiles una vez
AGROVAR SAS envié los siguientes documentos de manera fisica en la avenida 6 A bis
N°. 35 N 100 oficina 212, Centro empresarial Chipichape en Cali (Valle) y al correo
electronico nofificaciones@gha.com.co: 1. Sarlaft debidamente diligenciado 2.
Certificacion bancaria no mayor a 30 dias 3. Copia de la cedula de la cedula del
representante legal 4. Acta de conciliacion 5. Documento donde la parte convocante
manifieste bajo la gravedad de juramento que son los Unicos con derecho a ser
resarcidos sobre estos hechos, dinero que serd cancelado mediante consignaciéon y/o
transferencia electronica en la cuenta corriente nUmero 00130435000100017884, del
banco BBVA a nombre de AGROVAR SAS Nit. 809.012.806-6

DECLARACION DE PAZ Y SALVO: Con el pago total de la obligacidn conductor y
propietario del vehiculo de placas WIN143 y LA EQUIDAD SEGUROS GENERALES O.C,
quedardn a PAZ Y SALVO con AGROVAR SAS por concepto de DANOS TOTALES que
tuvo que asumir como consecuencia del accidente de trdnsito ocurrido entre las
partes.

Expuesto a lo anterior, indicamos que daremos alcance a este correo compartiendo los datos
para pago, una vez sean allegados.

Adjuntamos soporte documental, qguedando atentos a sus solicitudes e inquietudes.

Cordialmente,

JUAN PABLO MEDINA CAMPINO
ABOGADO JUNIOR

CENTRO DE ANALISIS DE
INFORMACION Y REPORTES

GH

+57 310 8900998
medina@gha.com.co ABOGADOS & ASOCIADOS
P :
in J D -
GHA.COM.CO
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De: audiencias <audiencias@Ilaequidadseguros.coop>

Enviado: jueves, 13 de febrero de 2025 4:12 p. m.

Para: Mariana Rubio Sandoval <mrubio@gha.com.co>; Valeria Ramirez Vargas <vramirez@gha.com.co>; John
Edwar Banguera Obando <jbanguera@gha.com.co>; Informes GHA <informes@gha.com.co>; Maria Camila
Agudelo Ortiz <mcagudelo@gha.com.co>

Asunto: Indicaciones RV: Indicaciones RV: CONFIRMACION DISPONIBILIDAD RV: SINIESTRO 10309169 CITACION
AUDIENCIA DE CONCILIACION MD-009593

Cordial saludo,

Ratifico indicaciones para ser utilizadas en el momento de llevarse a cabo la audiencia programada
para el 21 de febrero de 2025, alas 14:00 horas

Siniestro: 10309169

Caso on base 214685

Fecha de siniestro: 30 de septiembre de 2024
Fecha de aviso: 19 de octubre de 2024
Pdliza: ABO00365

Producto: 116 - RCE SERVICIO PUBLICO
Tomador: EXPRESO IBAGUE LTDA

Asegurado: RUIZ JEREZ JOSE AGUSTIN

Prima: OK, CUOTAS

Placa Asegurada: WTNT143

Amparos Afectados: DANOS BIENES DE TERCEROS
Valores asegurados: 100 SMMLYV 2024
Deducible DBT: 10% - 1 SMMLV 2024
Pretensiones: $ 8.743.350

Convocante: AGROVAR SAS

Antecedentes:

Hechos Segln aviso: EL LUGAR DE LOS HECHOS TRANSCURRE EN LA AVENIDA AMBALA, EN DONDE POR
MAL ESTADO DE LA ViA, EN GENERAR UNA MANIOBRA DE ESQUIVAR UN BACHE, SE CHOCA CON UN
VEHICULO.

RECLAMANTE: LUIS HENRY VARON OCHOA

PROPIETARIO: AGROVAR SAS

PLACATGV155

CNR SURA

AVISO DEL ASEGURADO ASUMIENDO RESPONSABILIDAD, VIDEO SITIO DEL ACCIDENTE
PRETENSIONES $ 8.743.350

VR. COTIZADO VR AJUSTADO
Repuestos $ 6.557.353  $2.820.353
Mano de obra $ 790.000 $ 790.000
Subtotal $7.347.353  $3.610.353
IVA $1.395.997  $685.967
Total cotizacién. $8.743.350  $4.296.320
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Menos Deducible 1 smmlv -$1.300.000
Total OT $2.996.320

NO SE RECONOCE SUSTITUCION BOMPER DELANTERO, SOLO PUNTERA
Indicaciones:

Conforme con lo anterior, agradezco por favor su asistencia a la diligencia programada, verificar las
pretensiones del afectado y los documentos con los que las soporta.

Indicar que nos asiste dnimo conciliatorio. Por la suma de $2.996.320=, segun el valor reclamado y de
acuerdo al gjuste realizado por el perito, menos el deducible a cargo del asegurado. .

En el evento que en audiencia aporten documentos que permitan realizar un nuevo andlisis, favor
tomar fotos enviarlas adjuntas al presente correo y comunicarse conmigo al 318 344 0620 con el fin de
revisar el caso.

Cordialmente

Audiencias- Gerencia Nacional de Indemnizaciones

Jazmin Mojica - Analista de indemnizaciones

audiencias@laequidadseguros.coop | + www.laeguidadseguros.coop .

Bogotd D.C.— Colombia

l=.Texto, Carta Descripcidon generada con confianza alta

P Antes de imprimir, piense en su compromiso con el medio ambiente

NOTA CONFIDENCIAL. "La informacion contenida en este correo y en sus anexos y/o archivos
adjuntos, es confidencial y tiene caracter reservado. La misma es propiedad de La Equidad Seguros
O.C. y esta dirigida para conocimiento estricto de la persona o entidad destinataria(s), quien es (son)
responsable(s) por su custodia y conservacion. Si no es el receptor autorizado, cualquier retencion,
difusion, distribucion o copia de este mensaje es prohibida y sera sancionada por la ley. Si por error
recibe este mensaje, favor reenviarlo y borrar el mensaje recibido inmediatamente. La compaiiia no es
responsable por la transmisidn de virus informaticos, ni por las opiniones expresadas en este mensaje,
ya que estas son exclusivas del autor.

De: Valeria Ramirez Vargas <vramirez@gha.com.co>

Enviado el: martes, 11 de febrero de 2025 11:41 a. m.

Para: audiencias <audiencias@laequidadseguros.coop>

CC: Informes GHA <informes@gha.com.co>; CAD GHA <cad@gha.com.co>; Gustavo Alberto Herrera Avila
<gherrera@gha.com.co>; John Edwar Banguera Obando <jbanguera@gha.com.co>; Kevin Orozco Rua
<korozco@gha.com.co>; Mariana Rubio Sandoval <mrubio@gha.com.co>; Nicolas Loaiza Segura
<nloaiza@gha.com.co>; Juan Sebastian Bobadilla <jbobadilla@gha.com.co>; Javier Andrés Acosta Ceballos
<jacosta@gha.com.co>

Asunto: RE: INFORME Il SUSPENSION Y REPROGRAMACION AUDIENCIA DE CONCILIACION 10 FEBRERO RV:
Indicaciones RV: CONFIRMACION DISPONIBILIDAD RV: SINIESTRO 10309169 CITACION AUDIENCIA DE
CONCILIACION MD-009593
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Muy buenos dias a todos, espero que estén muy bien.

Adjunto la respectiva constancia de suspensién de la audiencia de conciliacion del dia de ayer, 10 de
febrero de 2025.

Muchas gracias.

Cordialmente,

0

Valeria Ramirez Vargas
Abogada Junior

Email: vramirez@gha.com.co | 321 724 4863

Of Cali: +57 315 5776200
Of Bog: +57 317 3795688

Cali - AV 6A Bis # 35N - 100 Oficina 212
Bogota - Carrera 11A # 94A-23 Oficina 201

gha.com.co

. .. . . . by
le-linkedin icon le-instagram icon le.facebook icon le.
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De: Valeria Ramirez Vargas <vramirez@gha.com.co>

Enviado: lunes, 10 de febrero de 2025 15:26

Para: audiencias@laequidadseguros.coop <audiencias@Ilaequidadseguros.coop>

Cc: Informes GHA <informes@gha.com.co>; CAD GHA <cad@gha.com.co>; Gustavo Alberto Herrera Avila
<gherrera@gha.com.co>; John Edwar Banguera Obando <jbanguera@gha.com.co>; Kevin Orozco Rua

<korozco@gha.com.co>; Mariana Rubio Sandoval <mrubio@gha.com.co>; Nicolas Loaiza Segura
<nloaiza@gha.com.co>; Juan Sebastian Bobadilla <jbobadilla@gha.com.co>; Javier Andrés Acosta Ceballos
<jacosta@gha.com.co>

Asunto: INFORME |l SUSPENSION Y REPROGRAMACION AUDIENCIA DE CONCILIACION 10 FEBRERO RV:
Indicaciones RV: CONFIRMACION DISPONIBILIDAD RV: SINIESTRO 10309169 CITACION AUDIENCIA DE
CONCILIACION MD-009593

Buenas tardes a todos, espero que estén bien.

Informo que el dia de hoy. 10 de febrero de 2024, asisti en representacion de la Equidad Seguros a la
siguiente audiencia de conciliacién extrajudicial:

Expediente: MD-009593
Convocante: Luis Henry Varén Ochoa
Convocado: La Equidad Seguros

ETAPAS

1. Asistencia: A |la audiencia de conciliacidn asistié el apoderado del sefior Luis Henry
Varén Ochoa y la suscrita.

2. Desarrollo de la audiencia:
El apoderado de la parte convocante reitera los hechos objeto que sustentaron la solicitud y
adiciona que en principio él presentd la reclamacion ante la empresa de transportes, quien lo
remitié a la aseguradora. Ante la equidad también presentd reclamacion, pero manifiesta que
solo le reconocieron el valor de $2.996.320, en este sentido, presenté ante la aseguradora la
reconsideracion, pero la Equidad ratifico el monto ofrecido. Por lo anterior, desea conocer si
en esta oportunidad la aseguradora puede ofrecerle una misma suma o se ratifica en el mismo
monto.

Como apoderada de la Equidad se le manifiesta que la aseguradora tiene animo conciliatorio y
se le explica que el monto autorizado fue el mismo que le ofrecieron en la reclamacion, se le
explica que el perito de la entidad determiné dicho monto y que la Pdliza tiene un deducible
que debe ser asumido por el asegurado.

El apoderado de la parte convocante solicita un espacio para hablar con sus clientes, quienes
al final lo autorizan para que concilie por la suma de $5.000.000 pesos.

Como primera medida indago si el apoderado cuenta con mas documentos que acrediten
dicho monto, sin embargo, manifiesta que todos los documentos ya fueron entregados a la
aseguradora. En este sentido, intenté contactarme con la Dra. Jazmin, pero no fue posible,
por lo que le solicité a la parte convocante que suspendiéramos la audiencia con la finalidad
de que la aseguradora pudiera conocer y evaluar la contrapropuesta.
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La parte convocante acepta y la conciliadora suspende la audiencia y reprograma para el 21
de febrero de 2025 a las 2:00 p.m.

NOTAS: La constancia de suspension sera enviada al correo electrénico, cuando el Centro de
Conciliacion la remita, la adjuntaré en el presente correo.

El apoderado de la parte convocante se llama Efrén Alvarez Ortiz y su nimero de contacto es
3177351347.

Muchas gracias.

@Informes GHA Por favor agendar la nueva fecha.
@CAD GHA Por favor subir el informe.

Cordialmente,

Valeria Ramirez Vargas
Abogada Junior

Email: vramirez@gha.com.co | 321 724 4863

A
Of Cali: +57 315 5776200
Of Bog: +57 317 3795688

Cali - AV 6A Bis # 35N - 100 Oficina 212
Bogota - Carrera 11A # 94A-23 Oficina 201

gha.com.co
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in both, confidential and reserved manner. If you are not the infended recipient please contact the sender and
delete a copy of the mail as well as its attachments

De: Mariana Rubio Sandoval <mrubio@gha.com.co>

Enviado: sabado, 8 de febrero de 2025 14:21

Para: Valeria Ramirez Vargas <vramirez@gha.com.co>

Cc: Informes GHA <informes@gha.com.co>; John Edwar Banguera Obando <jbanguera@gha.com.co>; Maria
Camila Agudelo Ortiz <mcagudelo@gha.com.co>

Asunto: INSTRUCCIONES AUDIENCIA DE CONCILIACION 10 FEBRERO RV: Indicaciones RV: CONFIRMACION
DISPONIBILIDAD RV: SINIESTRO 10309169 CITACION AUDIENCIA DE CONCILIACION MD-009593

Estimada @\Valeria Ramirez Vargas,
Cordial saludo.

Comedidamente te remito las instrucciones para la audiencia programada para el dia 10 de febrero
de 2025, a las 02:00 p.m. en el Centro Nacional de Conciliacion. De conformidad con lo
manifestado por la compafiia debemos indicar que nos asiste animo conciliatorio, para lo cual se ha
de realizar ofrecimiento maximo de $2.996.320, que responde a lo determinado por el perito de la
compafiia y el deducible de la pdliza.

En el caso en el que se alleguen nuevos elementos de prueba, favor adjuntarlos en el correo de las
instrucciones de la compaiiia y comunicarse con la Dra. Jazmin al abonado telefonico 318 344 0620.

Recuerda que los documentos en caso de conciliacion (Equidad) son los siguientes:

1. Formato de conocimiento del cliente (el cual te adjunto al presente correo)

2. Formato de autorizacién pago indemnizacion (el cual te adjunto al presente correo)

3. Certificacion bancaria de la cuenta bancaria del convocante y/o apoderado con facultad
de recibir.

4. Cédula ampliada al 150% del convocante.

5. Desistimiento de la accién penal autenticado y radicado ante la Fiscalia General de la
Nacidn, si es el caso.

6. Acta del acuerdo conciliatorio.

Plazo de pago: 20 dias, contados a partir de la recepcién fisica y electrénica de los documentos.
Direccion Cali: Av 6 a Bis # 35n-100 ofc 212, Centro empresarial Chipichape en la ciudad de Cali.
Direccién electrénica: notificaciones@gha.com.co y tu correo corporativo.

En la diligencia, recuerda seguir cada una de las recomendaciones contenidas en el manual
de audiencias extrajudiciales y la instruccion exacta de la compafiia. Ten en cuenta que no se hacen
acuerdos parciales. Por ultimo, recuerda que si el abogado es quien va a recibir el pago verificar
dentro del poder facultad de recibir.

Una vez surtida la audiencia, recuerda notificar a la Compaiia al correo
audiencias@laequidadseguros.coop con copia a la Dra. Maria Camila Agudelo; Gustavo Alberto
Herrera Avila <gherrera@gha.com.co>: Informes GHA <informes@gha.com.co>; John Edwar Banguera
Obando <jbanguera@gha.com.co>; Kevin Jeymar Orozco Rua <korozco@gha.com.co>; y a mi. Por
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favor remitir el informe en esta misma cadena de correos para guardar la trazabilidad del tramite,
maximo al dia siguiente de su realizacién, si no tienes el acta o constancia, das alcance al correo
cuando la tengas.

Quedo atenta si tienes alguna duda.

Cordialmente,

Mariana Rubio Sandoval
( I I Judicante Auxiliar Juridico
Email: mrubio@gha.com.co | 304 396 5254
ABOGADOS & ASOCIADOS Cali - AV 6A Bis # 35N - 100 Of 212 | +57 315 577 6200
Bogota - Calle 69 # 4 - 48 Of 502 | +57 317 379 5688
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Aviso de Confidencialidad: La reproduccion, copia, publicacion, revelacion y/o distribucion, asi como cualquier uso
comercial o no comercial de la informacién contenida en este Correo Electrénico y sus adjuntos se encuentra
proscrito por la Ley. Al ser destinatario del presente correo y no devolverlo acepta que el manejo de la informacién
aqui contenida debe manejarse de manera confidencial y reservada. Si usted no es destinatario por favor contacte
al remitente y elimine copia del correo, asi como de sus adjuntos.

Confidentiality Notice: The reproduction, copying, publication, disclosure and/or distribution, as well as any
commercial or non-commercial use of the information contained in this Email and its attached files are prohibited by
law. If you are the infended recipient you agree that the information contained herein must be used and managed
in both, confidential and reserved manner. If you are not the intended recipient please contact the sender and
delete a copy of the mail as well as its attachments.

De: audiencias <audiencias@laequidadseguros.coop>

Enviado: lunes, 3 de febrero de 2025 2:59 p. m.

Para: Mariana Rubio Sandoval <mrubio@gha.com.co>; John Edwar Banguera Obando <jbanguera@gha.com.co>;
Informes GHA <informes@gha.com.co>; Kevin Orozco Rua <korozco@gha.com.co>

Asunto: Indicaciones RV: CONFIRMACION DISPONIBILIDAD RV: SINIESTRO 10309169 CITACION AUDIENCIA DE
CONCILIACION MD-009593
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Cordial saludo,

Remito indicaciones para ser utilizadas en el momento de llevarse a cabo la audiencia programada
para el 7 de febrero de 2025, alas 14:30 horas

Siniestro: 10309169

Caso on base 214685

Fecha de siniestro: 30 de septiembre de 2024
Fecha de aviso: 19 de octubre de 2024
Pdliza: ABO00365

Producto: 116 - RCE SERVICIO PUBLICO
Tomador: EXPRESO IBAGUE LTDA

Asegurado: RUIZ JEREZ JOSE AGUSTIN

Prima: OK, CUOTAS

Placa Asegurada: WTN143

Amparos Afectados: DANOS BIENES DE TERCEROS
Valores asegurados: 100 SMMLV 2024
Deducible DBT: 10% - 1 SMMLV 2024
Pretensiones: $ 8.743.350

Convocante: AGROVAR SAS

Antecedentes:

Hechos SegUn aviso: EL LUGAR DE LOS HECHOS TRANSCURRE EN LA AVENIDA AMBALA, EN DONDE POR
MAL ESTADO DE LA ViA, EN GENERAR UNA MANIOBRA DE ESQUIVAR UN BACHE, SE CHOCA CON UN
VEHICULO.

RECLAMANTE: LUIS HENRY VARON OCHOA

PROPIETARIO: AGROVAR SAS

PLACATGV155

CNR SURA

AVISO DEL ASEGURADO ASUMIENDO RESPONSABILIDAD, VIDEO SITIO DEL ACCIDENTE
PRETENSIONES $ 8.743.350

VR. COTIZADO VR AJUSTADO
Repuestos $6.557.353  $2.820.353
Mano de obra $ 790.000 $ 790.000
Subtotal $7.347.353  $3.610.353
IVA $1.395.997  $685.967
Total cotizacién. $8.743.350  $4.296.320
Menos Deducible 1 smmlv $1.300.000
Total OT $2.996.320

NO SE RECONOCE SUSTITUCION BOMPER DELANTERO, SOLO PUNTERA

Indicaciones:
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Conforme con lo anterior, agradezco por favor su asistencia a la diligencia programada, verificar las
pretensiones del afectado y los documentos con los que las soporta.

Indicar que nos asiste dnimo conciliatorio. Por la suma de $2.996.320=, segun el valor reclamado y de
acuerdo al gjuste realizado por el perito, menos el deducible.

En el evento que en audiencia aporten documentos que permitan realizar un nuevo andlisis, favor
tomar fotos enviarlas adjuntas al presente correo y comunicarse conmigo al 318 344 0620 con el fin de
revisar el caso.

Cordialmente

Audiencias- Gerencia Nacional de Indemnizaciones

Jazmin Mojica - Analista de indemnizaciones

audiencias@laequidadseguros.coop | + www.laequidadseguros.coop.

Bogotd D.C.— Colombia

leuTexto, Carta Descripcidn generada con confianza alta

P Antes de imprimir, piense en su compromiso con el medio ambiente

NOTA CONFIDENCIAL. “La informacién contenida en este correo y en sus anexos y/o archivos
adjuntos, es confidencial y tiene caracter reservado. La misma es propiedad de La Equidad Seguros
O.C.y esta dirigida para conocimiento estricto de la persona o entidad destinataria(s), quien es (son)
responsable(s) por su custodia y conservacion. Si no es el receptor autorizado, cualquier retencion,
difusion, distribucién o copia de este mensaje es prohibida y sera sancionada por la ley. Si por error
recibe este mensaje, favor reenviarlo y borrar el mensaje recibido inmediatamente. La compaiiia no es
responsable por la transmision de virus informaticos, ni por las opiniones expresadas en este mensaje,
ya que estas son exclusivas del autor.

De: Mariana Rubio Sandoval <mrubio@gha.com.co>

Enviado el: domingo, 2 de febrero de 2025 11:42 a. m.

Para: audiencias <audiencias@Ilaequidadseguros.coop>

CC: Maria Camila Agudelo Ortiz <mcagudelo@gha.com.co>; John Edwar Banguera Obando
<jbanguera@gha.com.co>; Informes GHA <informes@gha.com.co>; Kevin Orozco Rua <korozco@gha.com.co>
Asunto: CONFIRMACION DISPONIBILIDAD RV: SINIESTRO 10309169 CITACION AUDIENCIA DE CONCILIACION MD-
009593

Estimada Dra. Jazmin,
Cordial saludo.

Agradecemos la confianza depositada en la firma y confirmamos nuestra disponibilidad para asistir a
la audiencia de conciliacidon del asunto de la referencia, la cual se llevara a cabo de manera virtual, el
dia 10 de febrero de 2025, a las 02:00 p.m. en el Centro Nacional de Conciliacion..

De conformidad con la narrativa de la solicitud de conciliacion, el 30 de septiembre de 2024 Cali
acaecié un accidente que involucrd a los vehiculos de placas TGV 155 y WTN 143, conducidos en su
orden por los sefiores Gerson Prieto Vargas y Edwin Fabian Galindo Rojas.

Alega la parte convocante que el mentado accidente tiene causa atribuible al conductor del vehiculo
de placas WTN 143 toda vez que invadio el carril contrario, ocasionando la colision.
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En vista de lo expuesto, la parte convocante solicita el reconocimiento y pago de la suma de
$8.505.840, por concepto de dafios materiales.

Frente al particular es preciso sefialar que la solicitud de conciliacién es presentada por AGROVAR
S.A.

Quedamos atentos a las instrucciones que debemos seguir en la diligencia.

Cordialmente,

Mariana Rubio Sandoval
( I I Judicante Auxiliar Juridico
Email: mrubio@gha.com.co | 304 396 5254
ABOGADOS & ASOCIADOS Cali - AV 6A Bis # 35N - 100 Of 212 | +57 315 577 6200
Bogota - Calle 69 # 4 - 48 Of 502 | +57 317 379 5688
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Aviso de Confidencialidad: La reproduccidn, copia, publicacién, revelacion y/o distribucion, asi como cualquier uso
comercial o no comercial de la informacién contenida en este Correo Electrénico y sus adjuntos se encuentra
proscrito por la Ley. Al ser destinatario del presente correo y no devolverlo acepta que el manejo de la informacién
aqui contenida debe manejarse de manera confidencial y reservada. Si usted no es destinatario por favor contacte
al remitente y elimine copia del correo, asi como de sus adjuntos.

Confidentiality Notice: The reproduction, copying, publication, disclosure and/or distribution, as well as any
commercial or non-commercial use of the information contained in this Email and its attached files are prohibited by
law. If you are the infended recipient you agree that the information contained herein must be used and managed
in both, confidential and reserved manner. If you are not the intended recipient please contact the sender and
delete a copy of the mail as well as its attachments.

De: audiencias <audiencias@Ilaequidadseguros.coop>

Enviado: miércoles, 29 de enero de 2025 4:43 p. m.

Para: Mariana Rubio Sandoval <mrubio@gha.com.co>; John Edwar Banguera Obando <jbanguera@gha.com.co>;

Informes GHA <informes@gha.com.co>; Gustavo Alberto Herrera Avila <gherrera@gha.com.co>

Asunto: RV:SINIESTRO 10309169 CITACION AUDIENCIA DE CONCILIACION MD-009593
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Cordial saludo

Solicito de su agendamiento en virtud de la convocatoria a la audiencia de conciliaciéon prejudicial
citada para el 11 de febrero de 2025 a las 14:00 hras, agradezco me pueda confirmar su disponibilidad
para la atencion de la misma.

Cordialmente

Audiencias-Gerencia Nacional de Indemnizaciones

) Celular 3103109023

* audiencias@laequidadseguros.coop | + www.laeguidadseguros.coop

Bogotd D.C.— Colombia

|#.Texto, Carta Descripcion generada con confianza alta

P Antes de imprimir, piense en su compromiso con el medio ambiente

NOTA CONFIDENCIAL. "La informacién contenida en este correo y en sus anexos y/o archivos adjuntos,
es confidencial y tiene cardcter reservado. La misma es propiedad de La Equidad Seguros O.C. y estd
dirigida para conocimiento estricto de la persona o enfidad destinataria(s), quien es (son)
responsable(s) por su custodia y conservacién. Si no es el receptor autorizado, cualquier retencién,
difusion, distribucion o copia de este mensaje es prohibida y serd sancionada por la ley. Si por error
recibe este mensaje, favor reenviarlo y borrar el mensaje recibido inmediatamente. La compania no es
responsable por la fransmision de virus informdaticos, ni por las opiniones expresadas en este mensaje, ya
que estas son exclusivas del autor

De: CENTRO NACIONAL DE CONCILIACION DEL TRANSPORTE DE MEDELLIN <correocertificadonotificaciones@4-
72.com.co>

Enviado el: miércoles, 29 de enero de 2025 12:05 p. m.

Para: audiencias <audiencias@Ilaequidadseguros.coop>

Asunto: CITACION AUDIENCIA DE CONCILIACION COMPANIA DE SEGUROS LA EQUIDAD/ REPRESENTANTE LEGAL
MD-009593

Senor(a)

COMPANIA DE SEGUROS LA EQUIDAD/ REPRESENTANTE
LEGAL

Reciba un cordial saludo:

Usted ha recibido un correo electronico seguro y certificado de parte de CENTRO
NACIONAL DE CONCILIACION DEL TRANSPORTE DE MEDELLIN, quien ha
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Correo: Quevin Andrés Bolivar - Outlook

depositado su confianza en el servicio de correo electrénico certificado de SERVICIOS
POSTALES NACIONALES S.A.S para hacer efectiva y oportuna la entrega de la
presente notificacion electrénica.

Con la recepcion del presente mensaje de datos se entiende que el destinatario ha
sido notificado para todos los efectos segun las normas aplicables vigentes,
especialmente los articulos 12 y 20 la Ley 527 de 1999 y sus normas reglamentarias.

Nota: Para leer el contenido del mensaje recibido, usted debe hacer click en el
enlace que se muestra a continuacion:

Ver contenido del correo electrénico
Enviado por CENTRO NACIONAL DE CONCILIACION DEL TRANSPORTE DE
MEDELLIN

Correo seguro y certificado.
Copyright © 2025
SERVICIOS POSTALES NACIONALES S.A.S.

Todos los derechos reservados.

¢ No desea recibir mas correos certificados?

IMPORTANTE: Por favor no responder este mensaje, este servicio es Unicamente para notificacion

electronica.
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