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DESESTIMIENTO COBRO JURIDICO - MOLLER BUSTOS ALEXANDER CC. 17.328.527- AGENCIA IBAGUE

Desde MILTON FABIAN DELGADO JIMENEZ <mdelgado@solidaria.com.co>
Fecha Jue 12/06/2025 13:42
Para CAMILO ANDRES BONILLA BERNAL <cbonilla@solidaria.com.co>
CC ANGIE GISELLE IBAÑEZ PALACIO <aibanez@solidaria.com.co>; ROCIO DEL PILAR GUZMAN LOVERA <rguzman@solidaria.com.co>

Camilo buenas tardes,
 
Me permito informar que el Tomador pago el 100% de la deuda, por lo anterior esta Gerencia desiste de iniciar el cobro jurídico.
 
Cordial Saludo,
 
 
MILTON FABIAN DELGADO JIMENEZ
GERENTE
GERENCIA DE RECAUDO Y COBRANZA
Dirección General
Tel. 6464330 Ext. 1380
Calle 100 No 9A – 45 Bogotá – CO

 
 
De: CAMILO ANDRES BONILLA BERNAL <cbonilla@solidaria.com.co>
Enviado el: martes, 3 de junio de 2025 11:37
Para: MILTON FABIAN DELGADO JIMENEZ <mdelgado@solidaria.com.co>; ADRIANA BARCO PEREZ <abarco@solidaria.com.co>; ROCIO DEL PILAR GUZMAN LOVERA
<rguzman@solidaria.com.co>
Asunto: RE: SOLICITUD COBRO JURIDICO - MOLLER BUSTOS ALEXANDER CC. 17.328.527- AGENCIA IBAGUE
 
Apreciados, buen día, quedo atento a los comentarios frente z los avances de este acuerdo de pago.
 
 
 
 
Cordialmente.
 
 
 
CAMILO ANDRES BONILLA BERNAL
PROFESIONAL ABOGADO
GERENCIA JURÍDICA
Dirección General
Tel. 6464330 
Calle 100 No. 9 A 45 Bogotá – CO
 

 
 
 
 
 
 
 
 
From: MILTON FABIAN DELGADO JIMENEZ <mdelgado@solidaria.com.co>
Sent: viernes, 23 de mayo de 2025 09:42
To: CAMILO ANDRES BONILLA BERNAL <cbonilla@solidaria.com.co>; ADRIANA BARCO PEREZ <abarco@solidaria.com.co>; ROCIO DEL PILAR GUZMAN LOVERA
<rguzman@solidaria.com.co>
Subject: SOLICITUD COBRO JURIDICO - MOLLER BUSTOS ALEXANDER CC. 17.328.527- AGENCIA IBAGUE
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Camilo buenos días,
 
De forma temporal te pido suspender el cobro jurídico que se adelanta contra Molle Bustos Alexander, gasta la primera semana del mes de Junio,
allí te confirmaremos si el cliente pago la deuda total o sigues con la demanda en firme.
 
Cordial Saludo,
 
 
MILTON FABIAN DELGADO JIMENEZ
GERENTE
GERENCIA DE RECAUDO Y COBRANZA
Dirección General
Tel. 6464330 Ext. 1380
Calle 100 No 9A – 45 Bogotá – CO

 
 
De: CAMILO ANDRES BONILLA BERNAL <cbonilla@solidaria.com.co>
Enviado el: viernes, 23 de mayo de 2025 09:18
Para: ADRIANA BARCO PEREZ <abarco@solidaria.com.co>; ROCIO DEL PILAR GUZMAN LOVERA <rguzman@solidaria.com.co>; MILTON FABIAN DELGADO JIMENEZ
<mdelgado@solidaria.com.co>
Asunto: RE: SOLICITUD COBRO JURIDICO - MOLLER BUSTOS ALEXANDER CC. 17.328.527- AGENCIA IBAGUE
 
Apreciada Adriana buen día, en lo referente a unos nuevos plazos para el acuerdo de pago, este asunto es de competencia del Dr Milton Fabian Delgado, agradezco me informen
los términos del nuevo plazo a efectos de estar coordinados con el cobro juridico.
 
 
 
Cordialmente.
 
 
 
CAMILO ANDRES BONILLA BERNAL
PROFESIONAL ABOGADO
GERENCIA JURÍDICA
Dirección General
Tel. 6464330 
Calle 100 No. 9 A 45 Bogotá – CO
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
From: ADRIANA BARCO PEREZ <abarco@solidaria.com.co>
Sent: martes, 20 de mayo de 2025 02:45
To: CAMILO ANDRES BONILLA BERNAL <cbonilla@solidaria.com.co>; ROCIO DEL PILAR GUZMAN LOVERA <rguzman@solidaria.com.co>; MILTON FABIAN DELGADO JIMENEZ
<mdelgado@solidaria.com.co>
Subject: RE: SOLICITUD COBRO JURIDICO - MOLLER BUSTOS ALEXANDER CC. 17.328.527- AGENCIA IBAGUE
 
Estimado Camilo
¡Espero te encuentres muy bien!
 
Reenvío correo enviado por parte de la Agencia Ibague Gerente Maria Liliana Ruiz, en seguimiento con el acuerdo pactado al 15/05/2025.
 
En el correo nos informan abono de 5.000.000 y 7.000.000 pero solicitan nuevo plan de pago al 30/05/2025, quedamos atentos al cumplimiento del
nuevo acuerdo y tus comentarios.
 
Cordial saludo,
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ADRIANA BARCO PEREZ
GESTORA DE CARTERA
GERENCIA DE RECAUDO Y COBRANZA
Dirección General
Tel.  601 4390017
Calle 100 No 9A – 45 Bogotá – CO
 
CERTIFICACIONES BANCARIAS ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA ENTIDAD COOPERATIVA 637431354.pdf
Pagos en línea: https://www.solipagosonline.com.co/UIPasarelaPagos/frm_consulta_numero_elect.aspx
Otros canales: https://aseguradorasolidaria.com.co/pagos/multipago.aspx
 

 
De: CAMILO ANDRES BONILLA BERNAL <cbonilla@solidaria.com.co>
Enviado el: viernes, 16 de mayo de 2025 4:53 p. m.
Para: ADRIANA BARCO PEREZ <abarco@solidaria.com.co>; ROCIO DEL PILAR GUZMAN LOVERA <rguzman@solidaria.com.co>; MILTON FABIAN DELGADO JIMENEZ
<mdelgado@solidaria.com.co>
Asunto: RE: SOLICITUD COBRO JURIDICO - MOLLER BUSTOS ALEXANDER CC. 17.328.527- AGENCIA IBAGUE
 
Apreciada Adriana buen día, agradezco nos informes si el deudor ya pago.
 
 
 
 
Cordialmente.
 
 
 
CAMILO ANDRES BONILLA BERNAL
PROFESIONAL ABOGADO
GERENCIA JURÍDICA
Dirección General
Tel. 6464330 
Calle 100 No. 9 A 45 Bogotá – CO
 

 
 
 
 
 
 
 
 
From: ADRIANA BARCO PEREZ <abarco@solidaria.com.co>
Sent: lunes, 12 de mayo de 2025 05:04
To: ROCIO DEL PILAR GUZMAN LOVERA <rguzman@solidaria.com.co>; CAMILO ANDRES BONILLA BERNAL <cbonilla@solidaria.com.co>
Subject: RV: SOLICITUD COBRO JURIDICO - MOLLER BUSTOS ALEXANDER CC. 17.328.527- AGENCIA IBAGUE
 
Estimado Camilo, buenas tardes
 
Recibe un cordial saludo de mi parte y de nuestra Gerencia de RyC.
 
Adjunto certificación de deuda solicitada. Le estaba dando un tiempo prudencial ya que tenemos una nueva actualización de pago para el dial
15 de Mayo, fecha en la que el tomador informó que realizaría pago total de la deuda, si continua con el incumplimiento; que inicien con el
proceso de cobro jurídico.
 
Mil gracias por toda tu colaboración
 
Cordial saludo,
 
ADRIANA BARCO PEREZ
GESTORA DE CARTERA
GERENCIA DE RECAUDO Y COBRANZA
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Dirección General
Tel.  601 4390017
Calle 100 No 9A – 45 Bogotá – CO
 
CERTIFICACIONES BANCARIAS ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA ENTIDAD COOPERATIVA 637431354.pdf
Pagos en línea: https://www.solipagosonline.com.co/UIPasarelaPagos/frm_consulta_numero_elect.aspx
Otros canales: https://aseguradorasolidaria.com.co/pagos/multipago.aspx
 

 
De: ROCIO DEL PILAR GUZMAN LOVERA <rguzman@solidaria.com.co>
Enviado el: martes, 6 de mayo de 2025 3:53 p. m.
Para: ADRIANA BARCO PEREZ <abarco@solidaria.com.co>
Asunto: RV: SOLICITUD COBRO JURIDICO - MOLLER BUSTOS ALEXANDER CC. 17.328.527- AGENCIA IBAGUE
 
Adri buenas tardes,
Te agradezco dar respuesta a esta solicitud, me copias. Mil gracias
 
Cordial Saludo,
 
 
ROCIO DEL PILAR GUZMAN LOVERA
COORDINADORA DE RECAUDO Y COBRANZA
GERENCIA DE RECAUDO Y COBRANZA
Dirección General
Tel.  601 4390017
Cel. 3165220306
Calle 100 No 9A â€“ 45 BogotÃ¡ - CO

 
De: CAMILO ANDRES BONILLA BERNAL <cbonilla@solidaria.com.co>
Enviado el: martes, 6 de mayo de 2025 03:50
Para: ROCIO DEL PILAR GUZMAN LOVERA <rguzman@solidaria.com.co>
Asunto: FW: SOLICITUD COBRO JURIDICO - MOLLER BUSTOS ALEXANDER CC. 17.328.527- AGENCIA IBAGUE
 
Apreciada Rocío buenas tardes, me podrías colaborar remitiéndome una certificación de esta deuda, para ser remitida a nuestro apoderado externo.
 
Cordialmente.
 
CAMILO ANDRES BONILLA BERNAL
PROFESIONAL ABOGADO
GERENCIA JURÍDICA
Dirección General
Tel. 6464330 
Calle 100 No. 9 A 45 Bogotá – CO
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
From: CAMILO ANDRES BONILLA BERNAL
Sent: lunes, 27 de enero de 2025 07:35
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To: CAMILO ANDRES BONILLA BERNAL <cbonilla@solidaria.com.co>
Subject: FW: SOLICITUD COBRO JURIDICO - MOLLER BUSTOS ALEXANDER CC. 17.328.527- AGENCIA IBAGUE
 
 
 
From: ROCIO DEL PILAR GUZMAN LOVERA <rguzman@solidaria.com.co>
Sent: viernes, 24 de enero de 2025 04:05
To: CAMILO ANDRES BONILLA BERNAL <cbonilla@solidaria.com.co>; JUAN PABLO RUEDA SERRANO <jrueda@solidaria.com.co>
Cc: MILTON FABIAN DELGADO JIMENEZ <mdelgado@solidaria.com.co>; ADRIANA BARCO PEREZ <abarco@solidaria.com.co>; ROCIO DEL PILAR GUZMAN LOVERA
<rguzman@solidaria.com.co>
Subject: SOLICITUD COBRO JURIDICO - MOLLER BUSTOS ALEXANDER CC. 17.328.527- AGENCIA IBAGUE
 
Estimado Camilo buenas tardes,
 
Por medio de la presente me permito solicitar iniciar el cobro jurídico en contra de:
 
Deudor:                    MOLLER BUSTOS ALEXANDER
CC.                            17.328.527
Dirección:                 CRA.112 NO.33A-85 Bogotá
Celular:                     3103572448 – 317642 3400
Correo:                      ingemin@gmail.com
Deuda:                      $32,518,02
 
Observaciones:        Corresponde al ramo de patrimoniales.
Adjunto:                    Acuerdo de pago, pagaré y carta de instrucciones y demás soportes correspondientes a la gestión realizada
NOTA: Se envía la CC a esta gerencia para el respectivo deterioro al 100% de la cartera y dejo el resumen de la trazabilidad del caso en el cuerpo
del correo
 
 
Cordial Saludo,
 
 
ROCIO DEL PILAR GUZMAN LOVERA
COORDINADORA DE RECAUDO Y COBRANZA
GERENCIA DE RECAUDO Y COBRANZA
Dirección General
Tel.  601 4390017
Calle 100 No 9A – 45 Bogotá - CO

 
De: ADRIANA BARCO PEREZ <abarco@solidaria.com.co>
Enviado el: viernes, 13 de diciembre de 2024 4:19 p. m.
Para: MILTON FABIAN DELGADO JIMENEZ <mdelgado@solidaria.com.co>
CC: MARIA LILIANA RUIZ RODRIGUEZ <mruiz@solidaria.com.co>; MIRLEDY CARDONA FAJARDO <mcardona@solidaria.com.co>; ROCIO DEL PILAR GUZMAN LOVERA
<rguzman@solidaria.com.co>
Asunto: RV: CARTERA MOLLER BUSTOS ALEXANDER
 
Buenas tardes Estimado Jefe Milton
 
A continuación, confirmo detalle de gestión realizada para el caso de MOLLER BUSTOS ALEXANDER póliza del ramo CDL, que por incumplimiento
en el pago se solicita llevar a Jurídico
 

1. Al iniciar la emisión cliente firmó solicitud acuerdo de pago respaldado con pagare y carta de instrucciones.
2. Este acuerdo fue incumplido, teniendo en cuenta que la primera cuota era por valor de 13.776.129 y el pago recibido fue de 8.000.000; es

decir solo realizo un abono y   posterior a ello incumplió con el saldo y las fechas pactadas en acuerdo inicial. El saldo total a la fecha es de
32.518.067

3. Se realizaron varios correos y llamadas telefónicas tanto al asesor como al tomador éste último sin respuesta, en el que se invita a realizar el
pago antes de ser bloqueados y reportados al contratante AGENCIA NACIONAL DE MINERIA.

4. Se reporta al contratante sin respuesta
5. Se envía Derecho de petición sin respuesta
6. Asesora indica que tiene contacto con los socios y en repetidas ocasiones indican que conocen la deuda y realizan nuevos convenios

verbales semanalmente en los que se comprometen a realizar el pago total. Compromisos que también incumplen.
7. Se intento nuevamente acercamiento para realizar pago con fecha límite 26/11/2024 pero también incumplieron.

 
Dejo a su disposición lo que se requiera para abordar un nuevo planteamiento y lograr el pago o llevar el caso a con el área Jurica.
 

AGENCIA RAMO Nro.PÓLIZA
FECHA

EMISIÓN

DÍAS A
FECHA

EMISIÓN

DÍAS A
FECHA

VIGENCIA
PÓLIZA

Nro.
ENDOSO

CLAVE-
NOMBRE

INTERMEDIARIO

DOCUMENTO
NOMBRE TOMADOR

PRIMA
TOTAL

SALDO
PENDIENTE

Nro.
FACTURA

IBAGUÉ
CUMP. DISP.
LEGALES 994000000163 09/07/2024 133 167 0

8667-PERDOMO GONGORA
MARIELA

17328527-MOLLER BUSTOS
ALEXANDER

$
40,518,026.67 $32,518,026.67 480F50490
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Cordial saludo,
 
ADRIANA BARCO PEREZ
GESTORA DE CARTERA
GERENCIA DE RECAUDO Y COBRANZA
Dirección General
Tel.  601 4390017
Calle 100 No 9A – 45 Bogotá – CO
 
CERTIFICACIONES BANCARIAS ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA ENTIDAD COOPERATIVA 637431354.pdf
Pagos en línea: https://www.solipagosonline.com.co/UIPasarelaPagos/frm_consulta_numero_elect.aspx
Otros canales: https://aseguradorasolidaria.com.co/pagos/multipago.aspx
 

 
De: ADRIANA BARCO PEREZ
Enviado el: jueves, 14 de noviembre de 2024 08:29
Para: ROCIO DEL PILAR GUZMAN LOVERA <rguzman@solidaria.com.co>
Asunto: RV: CARTERA MOLLER BUSTOS ALEXANDER
 
Buenos días Estimada Rocio
 
Espero te encuentres bien, te debía la copia del pagare y carta de instrucciones para este caso, el cual adjunto.
 
Cordial saludo,
 
ADRIANA BARCO PEREZ
GESTORA DE CARTERA
GERENCIA DE RECAUDO Y COBRANZA
Dirección General
Tel.  601 4390017
Calle 100 No 9A – 45 Bogotá – CO
 
CERTIFICACIONES BANCARIAS ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA ENTIDAD COOPERATIVA 637431354.pdf
Pagos en línea: https://www.solipagosonline.com.co/UIPasarelaPagos/frm_consulta_numero_elect.aspx
Otros canales: https://aseguradorasolidaria.com.co/pagos/multipago.aspx
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De: ADRIANA BARCO PEREZ
Enviado el: viernes, 8 de noviembre de 2024 10:16
Para: ROCIO DEL PILAR GUZMAN LOVERA <rguzman@solidaria.com.co>
Asunto: RV: CARTERA MOLLER BUSTOS ALEXANDER
 
Buenos días Estimada Rocio
Espero te encuentres bien
 
Te envió convenio en el que se comprometieron a realizar pago de la citada póliza, a la fecha solo han realizado un abono de $8.000.000
 
Yo seguí intentando comunicarme con los números que te indique, adicional con un nuevo numero que me regalo la asesora del Sr Franz Moller,
pero sin éxito. La asesora me dice que el Sr Andres Ospina si le contesta via whatsapp y hace un compromiso semanal de pago que también
incumple.
 
Tomador Tel Alexander Moller 3103572448
Socio Andres Ospina Rosales tel 3507848840
Socio Franz Moller tel 3176423400
Asesora Patricia hija de la Sra Mariela Perdomo es quien esta a cargo de este tema tel 3102408023
 
Me confirmas si debemos seguir otro protocolo y presionamos de otra manera.
 

AGENCIA RAMO Nro.PÓLIZA Nro.ENDOSO
FECHA

EMISIÓN
CLAVE-NOMBRE
INTERMEDIARIO

DOCUMENTO-NOMBRE
TOMADOR

Edad
Suma de SALDO

PENDIENTE
G

IBAGUÉ
CUMP. DISP.
LEGALES 994000000163 0 09/07/2024

8667-PERDOMO GONGORA
MARIELA

17328527-MOLLER BUSTOS
ALEXANDER 122 32,518,027

TOMADOR Y SOCIO
HABIAN SOLICITAD
COMPROMETIDO E
REALIZAR EL PAGO.
COMUNICACIÓN CO
COMPROMISOS CA

 

Cordial saludo,
 
ADRIANA BARCO PEREZ
GESTORA DE CARTERA
GERENCIA DE RECAUDO Y COBRANZA
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Dirección General
Tel.  601 4390017
Calle 100 No 9A – 45 Bogotá – CO
 
CERTIFICACIONES BANCARIAS ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA ENTIDAD COOPERATIVA 637431354.pdf
Pagos en línea: https://www.solipagosonline.com.co/UIPasarelaPagos/frm_consulta_numero_elect.aspx
Otros canales: https://aseguradorasolidaria.com.co/pagos/multipago.aspx
 

 
De: ADRIANA BARCO PEREZ
Enviado el: miércoles, 30 de octubre de 2024 11:34
Para: MILTON FABIAN DELGADO JIMENEZ <mdelgado@solidaria.com.co>
CC: ROCIO DEL PILAR GUZMAN LOVERA <rguzman@solidaria.com.co>
Asunto: CARTERA MOLLER BUSTOS ALEXANDER
 
Buenos días jefe-Rocio
 
Les pido su colaboración interviniendo en el pago de la póliza, no hemos tenido acercamiento realizando llamadas telefónicas al tomador
ALEXANDER MOLLER BUSTOS. La asesora se logro comunicar con uno de los socios del Sr Alexander, el Sr Andres Ospina y han hecho varios
acuerdos verbales los cuales han incumplido
 
Tomador Tel Alexander Moller 3103572448
Socio Andres Ospina Rosales tel 3507848840
 
Que otro paso debo seguir? Mil gracias
 

AGENCIA RAMO Nro.PÓLIZA Nro.ENDOSO
CLAVE-

NOMBRE
INTERMEDIARIO

DOCUMENTO
NOMBRE

TOMADOR
NOTAS EDAD Rango

Suma de SALDO
PENDIENTE

IBAGUÉ
CUMP. DISP.
LEGALES 994000000163 0

8667-
PERDOMO
GONGORA MARIELA 17328527

MOLLER BUSTOS
ALEXANDER

ABARCO: Intermediaria informa que a
hecho contacto
con los socios indicándoles la fecha de
pago. Insisten en la mora y se solicita
pago el dia de hoy .
Se envía nuevamente formas de pago y
certificación bancaria 111

91 A
120 32,518,027

 
 
Cordial saludo,
 
ADRIANA BARCO PEREZ
GESTORA DE CARTERA
GERENCIA DE RECAUDO Y COBRANZA
Dirección General
Tel.  601 4390017
Calle 100 No 9A – 45 Bogotá – CO
 
CERTIFICACIONES BANCARIAS ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA ENTIDAD COOPERATIVA 637431354.pdf
Pagos en línea: https://www.solipagosonline.com.co/UIPasarelaPagos/frm_consulta_numero_elect.aspx
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