17/2/25, 9:28 Correo: Quevin Andrés Bolivar - Outlook

ﬁ Outlook

RV: REPORTE AUDIENCIA DE CONCILIACION/ RV: AUDIENCIA DE CONCILIACION 12 DE FEBRERO RV: ***Asignacion e
indicaciones*** RV: conciliacion Tania Lucia Mosquera SINIESTRO 10265326

Desde Informes GHA <informes@gha.com.co>
Fecha Lun 17/02/2025 8:42
Para Facturacion <facturacion@gha.com.co>; CAD GHA <cad@gha.com.co>

mj 1 archivo adjunto (4 MB)
Constancia de no acuerdo 2073-2025.pdf;

Buenos dias

Se ingreso al controlador.

Ne 24402

Cordialmente;

De: Daniel Lozano Villota <dlozano@gha.com.co>

Enviado: jueves, 13 de febrero de 2025 12:09

Para: audiencias@laequidadseguros.coop <audiencias@laequidadseguros.coop>

Cc: Maria Camila Agudelo Ortiz <mcagudelo@gha.com.co>; Mariana Rubio Sandoval <mrubio@gha.com.co>; Gustavo Alberto Herrera Avila
<gherrera@gha.com.co>; Informes GHA <informes@gha.com.co>; John Edwar Banguera Obando <jbanguera@gha.com.co>; Kevin Orozco
Rua <korozco@gha.com.co>

Asunto: REPORTE AUDIENCIA DE CONCILIACION/ RV: AUDIENCIA DE CONCILIACION 12 DE FEBRERO RV: ***Asignacion e indicaciones***
RV: conciliacion Tania Lucia Mosquera SINIESTRO 10265326

Buenos dias estimados.

Por el presente procedo a reportar la audiencia de conciliacion realizada el dia 12 de febrero de 2025 a las 2:30 p.m. en el
Centro de Conciliacidn de Casa de Justicia de la ciudad de Pasto, a la cual asisti de forma presencial en calidad de apoderado
de La Equidad Seguros Generales OC.

Para la conciliacién mencionada se tiene la siguiente informacion:

Siniestro: 10265326

Péliza: AA073734

Producto: R.C. CONTRACTUAL-11602

Caso OnBase: 151419 AVISO

Fecha del siniestro: 4 de diciembre de 2022
Fecha de aviso: 6 de diciembre de 2022
Tomador: EMPRESA DE TRANSPORTES SANTIAGO DE CALI ALAMEDA
Asegurado: JOHAN AGUIRRE RAMIREZ.

Placa: VBY309

Amparos afectados: INCAPACIDAD TEMPORAL
Valores asegurados: $100.000.000=

En la audiencia se procedié de la siguiente forma:
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-Respecto de la comparecencia de las partes, se debe sefalar que Unicamente acudio la convocante, su apoderado y el suscrito.
No comparecid el sefior Raul Sdnches Hernandez, Johan Aguirre Ramirez ni el RL de la empresa transportadora Alameda S.A.
Tras verificar el trdmite de notificacion, se constata que ninguno de los convocados referidos anteriormente pudo ser
debidamente notificado debidamente pues no residian en la direccion referida por la parte convocante.

-Por lo anterior, el abogado conciliador decide tramitar la audiencia respecto de la aseguradora para agotar el requisito de
procedibilidad frente a ella.

-El suscrito manifiesta que no existe dnimo conciliatorio y que es necesario elevar reclamacion formal con el fin de que la
compafiia aseguradora analice el caso en cuestion.

Por lo anterior, se procede a emitir la constancia de no acuerdo anexa al presente correo.

Atentamente,

Daniel Lozano Villota

Abogado Senior |

Email: dlozano@gha.com.co | 300 4437717
ABOGADOS & ASOCIADOS Cali - AV 6A Bis # 35N - 100 Of 212 | +57 315 577 6200
Bogota - Carrera 11A # 94A-23 Of 201 | +57 317 379 5688

gha.com.co

‘ ‘
ORGULLOSAMENTE INCONDICIONALES GH 2028
lerrera Abogados &

Asociados

Aviso de Confidencialidad: La reproduccion, copia, publicacion, revelacién y/o distribucion, asi como cualquier uso comercial o no
comercial de la informacién contenida en este Correo Electrénico y sus adjuntos se encuentra proscrito por la Ley. Al ser destinatario del
presente correo y no devolverlo acepta que el manejo de la informacién aqui contenida debe manejarse de manera confidencial y
reservada. Si usted no es destinatario por favor contacte al remitente y elimine copia del correo, asi como de sus adjuntos.

Confidentiality Notice: The reproduction, copying, publication, disclosure and/or distribution, as well as any commercial or non-commercial
use of the information contained in this Email and its attached files are prohibited by law. If you are the intended recipient you agree that the
information contained herein must be used and managed in both, confidential and reserved manner. If you are not the infended recipient
please contact the sender and delete a copy of the mail as well as its attachments.

De: audiencias <audiencias@laequidadseguros.coop>

Enviado: martes, 11 de febrero de 2025 9:48 a. m.

Para: Mariana Rubio Sandoval <mrubio@gha.com.co>; Informes GHA <informes@gha.com.co>; John Edwar Banguera Obando
<jbanguera@gha.com.co>; Gustavo Alberto Herrera Avila <gherrera@gha.com.co>

Asunto: ***Asignacion e indicaciones*** RV: conciliacion Tania Lucia Mosquera SINIESTRO 10265326

Remito indicaciones para ser utilizadas en el momento de llevarse a cabo la audiencia programada para el 12 de febrero de
2025, alas 14:30 hras

Siniestro: 10265326

Caso OnBase: 151419 AVISO

Fecha del siniestro: 4 de diciembre de 2022
Fecha de aviso: 6 de diciembre de 2022
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Pdliza: AA073734

Producto: R.C. CONTRACTUAL-11602

Tomador: EMPRESA DE TRANSPORTES SANTIAGO DE CALI ALAMEDA
Asegurado: JOHAN AGUIRRE RAMIRZ

Prima: Ok

Placa: VBY309

Amparos afectados: INCAPACIDAD TEMPORAL

Valores asegurados: $100.000.000=

Rad Fiscalia. CUI 760016099165202285355

Convocantes: TANIA LUCIA MOSQUERA MARTINEZ
Antecedente:
e Sin reclamacién formal

CASO 151498 Aviso de siniestro presentado por intermediario GONSEGUROS. Reporte: "EN LA

BUSETA VAN 2 PASAJERAS... CUANDO VOY PASANDO POR EL LUGAR DEL ACCIDENTE,

LA BUSETA BRINCA CUANDO ESTOY PASANDO POR UN RESALTO Y LA CALLE

EN MAL ESTADO Y UNA DE LAS SENORAS QUE VAN ATRAS ES LEVANTADA POR

EL BRINCO DE LA BUSETA Y AL CAER SE APOYA EN EL PIE IZQUIERDO Y SE LE

DOBLA EL TOBILLO"

IPAT Codificacién 157 "falta de precaucion "y a la via 306 por huecos

- Pasajera lesionada TANIA MOSQUERA MARTINEZ

- certificado de RRHH de la empresa de transporte en la que indican que el conductor Raul Sénchez Herndndez se encontraba
autorizado para conducir el vh asegurado.

Oficio dirigido al intermediario en el que manifiestan:

1. No hay informe del estado del proceso, pues estd muy reciente, por tanto, no hay documento alguno sobre el inicio del
proceso.

2. No hay documento por desistimiento, ni tampoco acuerdo o transacciones por parte nuestra con la senora afectada.
3. No hay reclamacién verbal ni escrita, ni se ha firmado documento alguno con la sefiora o algdn otro tercero.

- Pasajera lesionada FANI MOSQUERA MARTINEZ

Indicaciones:

Conforme con lo anterior, agradezco por favor su asistencia a la diligencia programada, verificar las pretensiones del afectado
y los documentos con los que las soporta.

Indicar que NO nos asiste animo conciliatorio. A la fecha no han acreditado la cuantia de la perdida, se requiere que
presenten reclamacién formal con todos los soportes a través de la pdgina Web de La Equidad para realizar andlisis de la
reclamacion.

En el evento que en audiencia aporten documentos que permitan realizar un nuevo andlisis, favor tomar fotos enviarlas
adjuntas al presente correo y comunicarse conmigo al 318 344 0620 con el fin de revisar el caso.

Cordialmente

Audiencias- Gerencia Nacional de Indemnizaciones

Jazmin Mojica - Analista de indemnizaciones
audiencias@laequidadseguros.coop | + www.laequidadseguros.coop
Bogotd D.C.— Colombia
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P Antes de imprimir, piense en su compromiso con el medio ambiente

NOTA CONFIDENCIAL. "La informacidn contenida en este correo y en sus anexos y/o archivos adjuntos, es
confidencial y tiene caracter reservado. La misma es propiedad de La Equidad Seguros O.C. y esta dirigida para
conocimiento estricto de la persona o entidad destinataria(s), quien es (son) responsable(s) por su custodia y
conservacion. Si no es el receptor autorizado, cualquier retencion, difusién, distribucion o copia de este mensaje es
prohibida y sera sancionada por la ley. Si por error recibe este mensaje, favor reenviarlo y borrar el mensaje
recibido inmediatamente. La compania no es responsable por la transmision de virus informaticos, ni por las
opiniones expresadas en este mensaje, ya que estas son exclusivas del autor.
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De: Maria Alejandra Borda <Maria.Borda@laequidadseguros.coop>
Enviado el: lunes, 10 de febrero de 2025 9:49 p. m.

Para: audiencias <audiencias@laequidadseguros.coop>

Asunto: RV: conciliacion tania luica mosquera

PSC &
Cordialmente,
Maria Alejandra Borda Suarez | Coordinadora Judicial

@ (601) 5922929 | @=Direccion: Carrera 9 A #99 - 07
P<_maria.borda@laequidadseguros.coop | = www.laequidadseguros.coop |Bogotd — Colombia
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NOTA CONFIDENCIAL: La informacién contenida en este correo y en sus anexos y/o archivos adjuntos, es confidencial y tiene cardcter reservado. La misma es propiedad de La Equidad Sguros O.C. y estd dirigida
para conocimiento estricto de la persona o enfidad destinataria(s), quien es (son) responsable(s) por su custodia y conservacion. Si no es el receptor autorizado, cualquier retencidn, difusion, distribucion o copia de
este mensaje es prohibida y serd sancionada por la ley. Si por error recibe este mensaje, favor reenviarlo y borrar el mensaje recibido inmediatamente. La compania no es responsable por la transmision de virus

informdticos, ni por las opiniones expresadas en este mensaje, ya que estas son exclusivas del autor.

De: Correspondencia <correspondencia@laequidadseguros.coop>

Enviado el: lunes, 10 de febrero de 2025 4:49 p. m.

Para: Notificacionesjudicialeslaequidad <Notificacionesjudicialeslaequidad @laequidadseguros.coop>
CC: Maria Alejandra Borda <Maria.Borda@laequidadseguros.coop>

Asunto: conciliacion tania luica mosquera

Buen dia:

Adjunto correspondencia entregada en fisico por correo certificado para tu gestion.

« conciliacion tania luica mosquera RADICADO 202502100000005

Cordialmente:

Alexander Buitrago Vega| Auxiliar de Correspondencia

(601) 917 2127 Ext. 1063 | Movil corporativo 3182405806 |, Calle 100 # 9 A -45 Torre 3 Piso 14 | Horario de
Atencién: 7:00 a.m. — 4:00 p.m.

* correspondencia@laequidadseguros.coop | www.laeqguidadseguros.coop | Bogotd — Colombia
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2 Antes de imprimir, piense en su compromiso con el medio ambiente.

NOTA CONFIDENCIAL: La informacién confenida en este correo y en sus anexos y/o archivos adjuntos, es confidencial y tiene cardcter reservado. La misma es propiedad de La Equidad Seguros O.C. y estd dirigida
para conocimiento estricto de la persona o entidad destinataria(s), quien es (son) responsable(s) por su custodia y conservacion. Si no es el receptor autorizado, cualquier retencion, difusion, distribucién o copia de
este mensaje es prohibida y serd sancionada por la ley. Si por error recibe este mensaje, favor reenviarlo y borrar el mensaje recibido inmediatamente. La compania no es responsable por la transmision de virus

informdticos, ni por las opiniones expresadas en este mensaje, ya que estas son exclusivas del autor.
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