11/3/25, 9:45 Correo: Quevin Andrés Bolivar - Outlook

[5 Outlook

RV: CITACION A AUDIENCIA DE CONCILIACION EN DERECHO- DORALBA GALEANO GARCIA
siniestro 10310843

Desde Informes GHA <informes@gha.com.co>
Fecha Mar 11/03/2025 8:03
Para CAD GHA <cad@gha.com.co>; Paola Andrea Narvaez Loaiza <pnarvaez@gha.com.co>

EXTRAJUDICIAL

De: audiencias <audiencias@laequidadseguros.coop>

Enviado: lunes, 10 de marzo de 2025 18:57

Para: Laura Andrea Cruz Rincon <lcruz@gha.com.co>; Informes GHA <informes@gha.com.co>; John Edwar
Banguera Obando <jbanguera@gha.com.co>; Gustavo Alberto Herrera Avila <gherrera@gha.com.co>
Asunto: RE: CITACION A AUDIENCIA DE CONCILIACION EN DERECHO- DORALBA GALEANO GARCIA siniestro
10310843

Cordial saludo

Remito indicaciones para ser utilizadas en el momento de llevarse a cabo la audiencia programada
para el 18 de marzo de 2025 a las 14:00 hras
Asiste: GHA

Siniestro 10310843

Caso OnBase: 216769

Fecha del siniestro: 4 de mayo de 2022

Fecha de aviso: 14 de noviembre de 2024

Péliza: AA075827

Producto: RCE SERVICIO PUBLICO 0116

Tomador: ALIANZA MEI EMPRESAS S.A.S.

Asegurado: COOTRASANA

Prima: Ok

Placa: WMP619

Amparos afectados: Lesiones o muerte de una persona /Danos a bienes de terceros
Valores asegurados: (60 SMMLYV - $60.000.000)

Deducible DBT: 10% min $1.116.000 - $1.300.000

Apoderado: JESUS DAVID PADILLA PADILLA, cel 3008425851, jprepresentacionjuridica@gmail.com
Pretensiones: $114.482.371

Responsabilidad:

Determinada en el IPAT y fallo confravencional donde se evidencia codificacion
de 116 "exceso de velocidad"y 132 "No respetar prelacion’, en el incidente
resulta lesionada DORALBA GALEANO GARCIA peatén.

Victima: DORALBA GALEANO GARCIA de 49 afos

No remiten informacién del proceso penal ni DML

HC: Paciente de 49 anos traida por el 123, con cuadro clinico de 2 horas donde
sufrié accidente de trdnsito en calidad de peatdn, fue aprisionada por un bus
confra muro, ocasionando trauma en ambos muslos y cadera izquierda.
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Contusién de la region lumbosacra y de la pelvis, fraumatismos superficiales del
abdomen de la regidn, fraumatismo superficial de la pierna no especificado,
dolor agudo, fractura de pubis y contusién de la cadera.

Remiten dictamen de médico particular que determina un 5.2% de PCL.

Indicaciones:
Conforme con lo anterior, agradezco por favor su asistencia a la diligencia programada, verificar las
pretensiones del afectado y los documentos con los que las soporta.

Indicar que nos asiste dnimo conciliatorio.

Por favor realizar acercamiento por la suma de $4.500.000 méximo $7.000.000. En caso que el
ofrecimiento no sea aceptado, se deberd solicitar el aporte de documentacidon que nos permita
identificar una mayor intensidad del perjuicio sufrido.

En el evento que en audiencia aporten documentos que permitan realizar un nuevo andlisis, favor
tomar fotos enviarlas adjuntas al presente correo y comunicarse conmigo con el fin de revisar el caso.

SJ
Cordialmente

Audiencias- Gerencia Nacional de Indemnizaciones
audiencias@laequidadseguros.coop | + www.laequidadseguros.coop.
Bogotd D.C.— Colombia
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NOTA CONFIDENCIAL. "La informacién contenida en este correo y en sus anexos y/o archivos adjuntos,
es confidencial y tiene cardcter reservado. La misma es propiedad de La Equidad Seguros O.C. y estd
dirigida para conocimiento estricto de la persona o entidad destinataria(s), quien es (son)
responsable(s) por su custodia y conservacién. Si no es el receptor autorizado, cualquier retencién,
difusion, distribucion o copia de este mensaje es prohibida y serd sancionada por la ley. Si por error
recibe este mensaje, favor reenviarlo y borrar el mensaje recibido inmediatamente. La compania no es
responsable por la fransmision de virus informdticos, ni por las opiniones expresadas en este mensaje, ya
que estas son exclusivas del autor.

De: audiencias

Enviado el: jueves, 20 de febrero de 2025 2:31 p. m.

Para: Mariana Rubio Sandoval <mrubio@gha.com.co>; GHA Informes GHA <informes@gha.com.co>; John Edwar
Banguera Obando <jbanguera@gha.com.co>; Gustavo Alberto Herrera Avila <gherrera@gha.com.co>

Asunto: RV: CITACION A AUDIENCIA DE CONCILIACION EN DERECHO- DORALBA GALEANO GARCIA siniestro
10310843

Cordial saludo

Solicito de su agendamiento en virtud de la convocatoria a la audiencia de conciliacion prejudicial
citada para el 18 de marzo de 2025 a las 14:00 hras, agradezco me pueda confirmar su disponibilidad
para la atencién de la misma.

Cordialmente

Audiencias-Gerencia Nacional de Indemnizaciones
@ Celular 3103109023
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NOTA CONFIDENCIAL. "La informacién contenida en este correo y en sus anexos y/o archivos adjuntos, es confidencial y tiene cardcter reservado. La misma es propiedad de

La Equidad Seguros O.C. y estd dirigida para conocimiento estricto de la persona o entidad destinataria(s), quien es (son) responsable(s) por su custodia y conservacion. Si no
es el receptor autorizado, cualquier retencion, difusion, distribucién o copia de este mensaije es prohibida y serd sancionada por la ley. Si por error recibe este mensaje, favor
reenviarlo y borrar el mensaje recibido inmediatamente. La compaiia no es responsable por la transmision de virus informdticos, ni por las opiniones expresadas en este

mensaje, ya que estas son exclusivas del autor

De: Notificacionesjudicialeslaequidad <Notificacionesjudicialeslaequidad @laequidadseguros.coop>
Enviado el: jueves, 20 de febrero de 2025 12:40 p. m.

Para: audiencias <audiencias@Ilaequidadseguros.coop>

Asunto: RV: CITACION A AUDIENCIA DE CONCILIACION EN DERECHO- DORALBA GALEANO GARCIA

De: Centro de Conciliacion Legales <legalescentrodeconciliacion@gmail.com>

Enviado el: martes, 18 de febrero de 2025 2:36 p. m.

Para: Notificacionesjudicialeslaequidad <Notificacionesjudicialeslaequidad @laequidadseguros.coop>
Asunto: CITACION A AUDIENCIA DE CONCILIACION EN DERECHO- DORALBA GALEANO GARCIA

Senores
LA EQUIDAD SEGUROS GENERALES 0.C

Cordial y respetuoso saludo de parte del Centro de Conciliacidon en derecho LEGALES.
A continuacioén, Se procede a Notificar:

1. Citacién

2. Solicitud y anexos

3. Link audiencia

AUDIENCIA QUE SE LLEVARA A CABO EL DIA_MARTES DIECIOCHO DE MARZO DE 2025 A LAS DOS DE LA TARDE
(02:00 P.M)

Audiencia que se realizara de manera VIRTUAL a través del link:

M.AUD 00463 DORALBA GALEANO GARCIA (JP)

Martes, 18 marzo - 2:00 — 3:00pm

Zona horaria: America/Bogota

Informacion para unirse a la reunién de Google Meet

Vinculo a la videollamada: https://meet.google.com/wbg-xgcr-ywa

O marca el: (CO) +57 601 8956416 PIN: 119 404 756#

Mas nimeros de teléfono: https://tel. meet/wbg-xgcr-ywa?pin=9090868710860

Agradecemos su compromiso y asistencia. Cualquier inquietud puede comunicarse con nosotros al celular:
3135986625, 3202868636.
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Cordialmente,
YULY ANDREA MARIN ALVAREZ
SECRETARIA

CENTRO DE CONCILIACION LEGALES
RES 0788 DEL 06 DE AGOSTO DE 2018

Enviado con Mailsuite - Darse de baja
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