11/3/25, 9:15 Correo: Quevin Andrés Bolivar - Outlook

ﬁ Outlook

RV: ANTECEDENTES Y POLIZAS LITISOFT 55967

Desde Monica Liceth Torres Escobar <mtorres@gha.com.co>
Fecha Lun 10/03/2025 21:28

Para CAD GHA <cad@gha.com.co>

cC Informes GHA <informes@gha.com.co>

Hola Equipo CAD
Favor registrar este correo en case.

Gracias

Monica Liceth Torres Escobar
Profesional Senior Il
Email: mtorres@gha.com.co | 316 875 2289
Cali - AV 6A Bis # 35N - 100 Of 212 | +57 315 577 6200
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Aviso de Confidencialidad: La reproduccion, copia, publicacién, revelacion y/o distribucién, asi como cualquier uso comercial o
no comercial de la informacién contenida en este Correo Electrénico y sus adjuntos se encuentra proscrito por la Ley. Al ser
destinatario del presente correo y no devolverlo acepta que el manejo de la informacién aqui contenida debe manejarse de
manera confidencial y reservada. Si usted no es destinatario por favor contacte al remitente y elimine copia del correo, asi como
de sus adjuntos.

Confidentiality Notice: The reproduction, copying, publication, disclosure and/or distribution, as well as any commercial or non-
commercial use of the information contained in this Email and its attached files are prohibited by law. If you are the intended
recipient you agree that the information contained herein must be used and managed in both, confidential and reserved
manner. If you are not the intfended recipient please contact the sender and delete a copy of the mail as well as its attachments.

De: poderes antecedentes <poderesyantecedentes@previsora.gov.co>

Enviado: lunes, 10 de marzo de 2025 15:38

Para: CAROLINA MONTANO <carolina.montano@previsora.gov.co>

Cc: Kennie Lorena Garcia Madrid <kgarcia@gha.com.co>; Informes GHA <informes@gha.com.co>; ANDRES HUMBERTO
PULGARIN <andres.pulgarin@previsora.gov.co>; Nicolas Loaiza Segura <nloaiza@gha.com.co>; Juan Sebastian Bobadilla
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11/3/25, 9:15 Correo: Quevin Andrés Bolivar - Outlook

<jbobadilla@gha.com.co>; Monica Liceth Torres Escobar <mtorres@gha.com.co>
Asunto: RV: ANTECEDENTES Y POLIZAS LITISOFT 55967

CORDIAL SALUDO.

ESTIMADA CAROLINA MONTANO, remitimos solicitud para su respectiva atencion, haciendo referencia en la
remision de los antecedentes del caso ON BASE 52316. siguiendo la cadena de correos.

INCUMPLIMIENTC DEL CONTRATISTA TY¥PSAR, EN L& REARLIZACION DE ESTUDIOS Y DISENDS & NIVEL FASE 3, PARR ~
EL REEMPLRZC DE PUENTIES EN VIAS NO CONCESICONADRS

CLS0 5Z31¢&

SE ENVIO CORRED A L& SUCURSAL SCOLICITANDO

por fawvor nos confirmen 3i efectivamente se debe constituir reserva de siniestro vy asignacidn de

ajustador para el presente casoc toda vez gue el front desk cred un aviso de siniestro con una carta
de presunto incumplimiento radicada el 04-05-2Z017 aungue tenemos entendido que el dia 8 de mayo de
2017 hubc una reunion para determinar la existencia o no del siniestro de cumplimientc en afectacion
del amparo de Calidad del Servicio de la poliza 3003253-32.

OLAY¥AT
HERRERLHYM
1

DE ACUERDOD CON EL INFOEME DE SEGUIMIENTC SE FUEDE EVIDENCIAR QUE NO EXISTE INCUMPLIMIENTOC DEL
CONTRATO, MOTIVO POR EL CURL SE PROCEDE A REALIZIAR EL CIRRRE DEL EXPEDIEWNTE ¥ LA DEPURACICN DE L&

Atentamente,

FELIPE ALFONSO COLMENARES

Jusdicante | Garencia de Litkyic pressdencia luridica

Q
FHEVISQH@

No prometemos, aseguramos

Un futuro Seguro, eswmespresense.

De: Kennie Lorena Garcia Madrid <kgarcia@gha.com.co>

Enviado: lunes, 10 de marzo de 2025 15:27

Para: poderes antecedentes <poderesyantecedentes@previsora.gov.co>

Cc: ANDRES HUMBERTO PULGARIN <andres.pulgarin@previsora.gov.co>; informes@gha.com.co <informes@gha.com.co>;
Nicolas Loaiza Segura <nloaiza@gha.com.co>; Juan Sebastian Bobadilla <jbobadilla@gha.com.co>; Monica Liceth Torres Escobar
<mtorres@gha.com.co>

Asunto: RE: ANTECEDENTES Y POLIZAS LITISOFT 55967

Apreciados Dres. buenas tardes,

Respetuosamente solicitamos se nos envien los documentos con los que cuenta la compafiia que hicieron parte del
presunto incumplimiento que advirtié el Fondo de Adaptacion en el afio 2017, asi mismo el acto administrativo que
archivo dicho proceso en el afio 2019.

Segun la informacién registrada en los antecedentes enviados se menciona que todo se encuentra en el caso 52316
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11/3/25, 9:15 Correo: Quevin Andrés Bolivar - Outlook

INCUMELIMIENTO DEL CONTRATISTA TYPSA, EN L& REALIZACION DE ESTUDIOS Y DISENOS 2 NIVEL FASE 3, CARR -~
EL REEMPLAZC DE PUENTIES EN VIAS NO CONCESICONADLS

CASO 5231¢

S5E ENVIO CORRED R L& SUCURSAL SOLICITANDO

por fawvor nos confirmen si efectivamente se debe constituir reserva de siniestro vy asignacidn de

ajustador para el presente caso toda vez gque el front desk cred un aviso de ziniestro con una carta
de presunto incumplimiento radicada el 04-05-2017 aungue tenemos entendido que el dia 8 de mayo de
2017 hubo una reunidn para determinar la existencia o no del siniestro de cumplimiento en afectacidn
del amparo de Calidad del Servicio de la poliza 3003293-32.

OLAYAL
HERRERAHYM
1

DE ARCUERDD COM EL INFORME DE SECUIMIEMNTO SE EUEDE EVIDEMCIAR QUE NO EXISTE INCUMELIMIENTO DEL
CONTRATO, MOTIVO PCOR EL CUAL SE PFROCEDE A REARLIZAR EL CIRRRE DEL EXPEDIENTIE ¥ LA DEPURACICN DE L&

Quedamos muy atentos de la informacion y los documentos con los que cuente la compania.

Cordialmente,

Kennie Lorena Garcia Madrid

Abogada Senior Il

Email: kgarcia@gha.com.co | 322 514 4706
ABOGADOS & ASOCIADOS Cali - AV 6A Bis # 35N - 100 Of 212 | +57 315 577 6200
Bogota - Calle 69 # 4 - 48 Of 502 | +57 317 379 5688
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Aviso de Confidencialidad: La reproduccion, copia, publicacion, revelacion y/o distribucion, asi como cualquier uso comercial o
no comercial de la informacién contenida en este Correo Electronico y sus adjuntos se encuentra proscrito por la Ley. Al ser
destinatario del presente correo y no devolverlo acepta que el manejo de la informaciéon aqui contenida debe manejarse de
manera confidencial y reservada. Si usted no es destinatario por favor contacte al remitente y elimine copia del correo, asi como
de sus adjuntos.

Confidentiality Notice: The reproduction, copying, publication, disclosure and/or distribution, as well as any commercial or non-
commercial use of the information contained in this Email and its atfached files are prohibited by law. If you are the intended
recipient you agree that the informatfion contained herein must be used and managed in both, confidential and reserved
manner. If you are not the intended recipient please contact the sender and delete a copy of the mail as well as its attachments.

De: poderes antecedentes <poderesyantecedentes@previsora.gov.co>
Enviado: miércoles, 26 de febrero de 2025 10:31
Para: Kennie Lorena Garcia Madrid <kgarcia@gha.com.co>
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11/3/25, 9:15

Cc: ANDRES HUMBERTO PULGARIN <andres.pulgarin@previsora.gov.co>

Correo: Quevin Andrés Bolivar - Outlook

Asunto: RV: ANTECEDENTES Y POLIZAS LITISOFT 55967

CORDIAL SALUDO.

Dra.Kennie Lorena Garcia Madrid, remito pdliza, con sus respectivos endosos y condicionados.

Asegurado: Técnica y Proyectos S.A. TYPSA - NIT. 900.335.108-1

Nudmero de péliza vinculada: Se vincul6 un contrato de seguro:

« Pdliza Unica a Favor de Entidades Estatales No. 3003293

Ramo: Cumplimiento

Sucursal de expedicion: Bogota D.C.

Fecha ocurrencia de los hechos: 2013-2017

https://outlook.office.com/mail/inbox/id/AAQKAGEOY Tc5MmI2LTA3Y TctNGNiNy 1hZGVKLTI1M2JkZjUOM2U3ZAAQAEbbvCFMIFpEoguo%2FLfalNs%3D

Sucursal |CENTRO EMPRESARIAL CORPORATIVO |
Ramo cumPLIMIENTO |
Pdliza Nro. |3003293
Endoso Nro. |3 vl
Endosos
Endoso| Vig Desde | Vig Hasta | Tipo Endoso Detalle Endoso | Mon Suma Prima Deuda
| 18/06/2013 | 18/06,/20 18 |EXPEDICION EXPEDICION B 3,814,102,086.00| 26,155,169.14 0.0
1 23/08/2013 |23/08/2015 |MODIFICACION MODIFICACION DE UM |& 0.00 0.00 1R
2 15/05/2014 |23/08/2018 [MODIFICACION | AUMENTO DE SUMA AS | § 314,565,120.00|  3,224,586.56 o
3 21/0&/2015 |21/08/2020 |MODIFICACION PRORROGA s 0.00 0.00 0.
K I 2
Aceptar I Salir |
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11/3/25, 9:15

Correo: Quevin Andrés Bolivar - Outlook

402437208 Sucursak 32 - Ramo: CUMPLIMIENTO - Poliza: 3003293 - Ano: 2013 - Endoso: 0
Solicitud Cotizacion Agrupador Punto de Venta

| IE3 Ea

Emisién Vigencia

|24/08/2013 ﬁlsmﬁfzola al|18/08/2018

617 | ARANSAZL LIMITADA ASESC

\ES DE SEGUROS

100.00 |6,762,16

— Saldo (Cia + Coas)

Prima a Vencer %

|
|
|
Impuestos |
|
|
|

Prima Vencida $ I 0.00 Moneda
Prima 22,540,559.60 Iva Vencido $ |—000 I 3
Eznn:eptn 0,00 Impuestos [ I— Cambio
Contribuciones 0.00 I—
Derechos 7,000.00 LOges
Emision e Mes de
FEBRERO % 0.00 || Suma Asegurada
0.00 | 3,814, 102,086.00

Coberturas

Estado Actual

Siniestros

Reaseguro

Coaseguro

Cobranzas

Comisiones

LV.A. = .
(%) 3,607,609,54 Iva a Vencer I— Generacion de Pdliza
Descuentos 0.00 Impuestos | I— Facturacion Electronica
Contribuciones $ 0.00
Valor Poliza 155.169.14
— Total m Plagos, Ytos, Reservas
Anexos - Clausulas
Datos Yida ;
Péliza RC I - Forma de Pa Conducto Poliza de Conversion Adaradones
I Observaciones
Endoso RC I _ |
Prima Planeada Producto Motas
I I Clausulados

Movimiento: EXPEDICION / EXPEDICION

Tipo Negocio: PREVISORA-100%

Tipo Poliza: UNICA A FAVOR DE ENTIDADES ESTATALES

Hro Contrato:
Correo Supervisor:

Dbjeto del Seguro

Cmlie

{{l{lblbb
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11/3/25, 9:15

Correo: Quevin Andrés Bolivar - Outlook

Sucursak 32 - Ramo: CUMPLIMIENTO - Poliza: 3003293 - Ano: 2013 - Endoso: 0

Suma Asegurada Prima
3,814,102,086.00 22,540,560.00
Suma Retenida Suma Cedida Prima Retenida Prima Cedida
| 381,410,209.00 |  3,432,691,877.00 2,254,056.00 | 20,236, 504,00
— Contratos
Tipo de Contrato Suma Retenida Suma Cedida Prima Retenida Prima Cedida
m 381,410,209.00| 3,432,691,877.00 2,254,056.00 20,286, 504.00
Detalles Salir

Sucursak 32 - Ramo: CUMPLIMIENTO - Poliza: 3003293 - Anio: 2013 - Endoso: 0

%ﬂ:ﬁ Mro Fecha y Causa del Siniestro Ries | Ampa | Tercero | Mo Rva. Inicial Monto Pagado
L 22033  |05/05/2017 - COBERTURA BASICA 1 3 20019128 |= 1,000,000,00 0.00
Kl I -l
Totales
Moneda Rva. Inidal Fagado Reserva Hon/Gastos Deduc/Recob/Saly Total
Pesos 1,000,000,00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

salir |
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11/3/25, 9:15

Correo: Quevin Andrés Bolivar - Outlook

Sucursal Famo

Ejercicio Mro. Siniestro

IEENTHD EMPRESARIAL EDHPDHATIV[;I IEUMPLIMIENTD

Paliza - 515E Endoso  Sucurzal de Reclamo

|3EIEI32EI3 |3 i I BOGOTA

x| |27 |22033

Mra. Stro. Coas

I

Tomadaor Intermediario

ITEENID’-\Y PROYECTOS 5.4, TYPSA

sRANZA2U LIMITADA ASESORES DE SEGUROS,

Fec. Emisidn Vig. Desde Wig. Hasta Moneda
|1 7/09/2015 |21 A08/2015 |2nxuex2020 IF'esu:us
—Fechas del Siniestrao Mormero B adicado:
D& Siniestro Hara Siniestra De Aviza De Registra
[05/06/2017 [1z:00:00 [08/06/2017 0370572017 |3708

LCoasequra | Cobranzaz |

Aceptar | LCancelar | Anular | Salir

Cauza del Siniezsto Fec. Inspeccidn Stro. Fec. Denuncia Mro. Denuncia Cdd. de Eventa
| COBERTURA BASICA =l | | [oooaoon =]
B EStImaCIén dE EDaSEgurD EEdIdD ...............................................
{" Solo Participacisn Compafita € Total : Detalle Siniestro | Doe. Solicitada
Riezgo | Ampara | Azeq./Terceros | toneda | E stirmacidn | E stirm.
FOMDO ADAPTACION CalLlDal DEL SERVICIO TECHICAY PRO...  Pesos noo 000
< m >
Tatal de la E stimacion Taotal de Pagos Tatal de Reserva
Indemnizaciones | 0.00 | 0.00 | 0.00
Gtos Honarariog | 0.00 | 0.00 | 0.00
Salvamentos | 0.00 | 0.00 | 0.00
Recobros | 000 | 000 | 0.00
Anular | Cancelar Salir
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11/3/25, 9:15 Correo: Quevin Andrés Bolivar - Outlook

Codign de Ramo | CUMPLIMIENTD ~|

Titula i =]

INCUMPLIMIENTC DEL CONTRATISTAZ TYPSR, EN LA REALIZACION DE ESTUDIOS Y DISENCS & NIVEL FASE 3, PRRA ~
EL REEMPFLAZC DE PUENTES EN VIAS NO CONCESICMNADRS

CRSD 5231l

S5E ENVIO CORREC A LA SUCURSAL SCLICITANDO

por favor nos confirmen si efectivamente 3e debe constituir reserva de siniestro ¥ asignacidn de

zjustador para el presente casoc toda vez gque el front desk cred un avisoc de siniestro con una carta
de presuntoc incumplimiento radicada el 04-05-Z017 aungque tenemos entendido que el dia 8 de mavo de
2017 hubo una reunion para determinar la existencia o no del siniestro de cumplimiento en afectacidn
del amparo de Calidad del Servicio de la pdliza 3003293-3Z2.

OLAYAT
HERRERAHYM
1

DE RACUERDO CON EL INFOEME DE SEGUIMIENTC SE PFUEDE EVIDENCIAR QUE NO EXISTE INCUMPLIMIENTO DEL
CONTRATO, MOTIVD POR EL CUAL SE PROCEDE A REALIZIAR EL CIRRRE DEL EXPEDIENTE ¥ LA DEPURACICN DE L&

Aceptar Anular Salir

Codign de Ramo IELIMF'LIMIENTEI

Titulo

CLSD 5Z31e

SE ENVIO CORREQ A LA SUCURSAL SCLICITANDOD

por favor nos confirmen 3i efectivamente se debe constituir reserva de siniestro ¥ asignacidn de
zjustador para el presente casoc toda vez gque el front desk cred un avisc de siniestro con una carta
de presunto incumplimiento radicada el 04-05-2017 aungque tenemns entendido que el dia 8 de mayo de
2017 hubo una reunion para determinar la existencia o no del siniestro de cumplimiento en afectacidn
del amparc de Calidad del Servicic de la pdliza 32003233-32.

OLAYRT
HERRERAHYM
1

DE ACUERDD CON EL INFOEME DE SEGUIMIENTC SE PFUEDE EVIDENCIAR QUE NO EXISTE INCUMPLIMIENTOC DEL
CONTEATO, MOTIVO POR EL CUAL SE PROCEDE A RERLIZAR EL CIRRRE DEL EXPEDIENTE ¥ L& DEPURRCICN DE L&
RESERVA EL DOCUMENT( ES CRRGADD DENTRO DEL CASO ONBASE 52316G.

WILMAN ROJAS 1870372013

Aceptar Anular

Atentamente,
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11/3/25, 9:15 Correo: Quevin Andrés Bolivar - Outlook

FELIPE ALFONSO COLMENARES

Judicante | Gerencia de Litkgios - Vicepresidancia Juridica

Q
PREVISORA

No prometemos, aseguramos

Un futuro Seguro, eswmespresense.

De: Kennie Lorena Garcia Madrid <kgarcia@gha.com.co>

Enviado: martes, 25 de febrero de 2025 16:06

Para: poderes antecedentes <poderesyantecedentes@previsora.gov.co>

Cc: informes@gha.com.co <informes@gha.com.co>; Nicolas Loaiza Segura <nloaiza@gha.com.co>; Juan Sebastian Bobadilla
<jbobadilla@gha.com.co>; Monica Liceth Torres Escobar <mtorres@gha.com.co>

Asunto: ANTECEDENTES Y POLIZAS LITISOFT 55967

Apreciados Doctores, muy buenas tardes,

En atencién de la asignacion del LITISOFT 55967 agradecemos nos remitan las siguientes pdlizas, clausulados
aplicables y eventuales antecedentes que reposen en la Compainiia.

Asegurado: Técnica y Proyectos S.A. TYPSA - NIT. 900.335.108-1

Numero de péliza vinculada: Se vinculd un contrato de seguro:
« Pdliza Unica a Favor de Entidades Estatales No. 3003293

Ramo: Cumplimiento

Sucursal de expedicién: Bogota D.C.

Fecha ocurrencia de los hechos: 2013-2017

Fecha de radicacion de la audiencia prejudicial: No se presenté.
Fecha Audiencia de conciliacion: No se presento.

Placas del Vehiculo: N/A

Agradezco de antemano la atencién y el tiempo brindado.

Respetuosamente,

Kennie Lorena Garcia Madrid

Abogada Senior Il

Email: kgarcia@gha.com.co | 322 514 4706
ABOGADOS & ASOCIADOS Cali - AV 6A Bis # 35N - 100 Of 212 | +57 315 577 6200
Bogota - Calle 69 # 4 - 48 Of 502 | +57 317 379 5688
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11/3/25, 9:15 Correo: Quevin Andrés Bolivar - Outlook
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Aviso de Confidencialidad: La reproduccion, copia, publicacion, revelacion y/o distribucion, asi como cualquier uso comercial o
no comercial de la informacién contenida en este Correo Electrénico y sus adjuntos se encuentra proscrito por la Ley. Al ser
destinatario del presente correo y no devolverlo acepta que el manejo de la informaciéon aqui contenida debe manejarse de
manera confidencial y reservada. Si usted no es destinatario por favor contacte al remitente y elimine copia del correo, asi como
de sus adjuntos.

Confidentiality Notice: The reproduction, copying, publication, disclosure and/or distribution, as well as any commercial or non-
commercial use of the information contained in this Email and its attached files are prohibited by law. If you are the intended
recipient you agree that the informatfion contained herein must be used and managed in both, confidential and reserved
manner. If you are not the infended recipient please contact the sender and delete a copy of the mail as well as its attachments.
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