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Fw: INFORME ANÁLISIS DE VIABILIDAD PARA INICIAR CON LA ACCIÓN DE NULIDAD POR
RETICENCIA - siniestro 10294161

Desde Juan Pablo Medina Campiño <jmedina@gha.com.co>
Fecha Mié 26/02/2025 14:29
Para Daisy Carolina López Romero <dclopez@gha.com.co>; John Edwar Banguera Obando

<jbanguera@gha.com.co>
CC Maria Camila Agudelo Ortiz <mcagudelo@gha.com.co>; Darlyn Marcela Muñoz Nieves

<dmunoz@gha.com.co>; Informes GHA <informes@gha.com.co>; CAD GHA <cad@gha.com.co>

Estimada, Dai. 

Cordial saludo, 

Confirmo iniciar con el proceso, quedo pendiente a cualquier solicitud. 

@John Edwar Banguera Obando porfa me ayudas creando CT para este nuevo proceso,
muchas gracias. 

Cordialmente, 

 

JUAN PABLO MEDINA CAMPIÑO

 

ABOGADO JUNIOR

            
CENTRO DE ANÁLISIS DE INFORMACIÓN Y

REPORTES

  +57 310 8900998

  medina@gha.com.co 

 GHA.COM.CO

 
Aviso de Confidencialidad:  La reproducción, copia, publicación, revelación y/o distribución, así como cualquier
uso comercial o no comercial de la información contenida en este Correo Electrónico y sus adjuntos se encuentra
proscrito por la Ley. Al ser destinatario del presente correo y no devolverlo acepta que el manejo de la información
aquí contenida debe manejarse de manera confidencial y reservada. Si usted no es destinatario por favor contacte
al remitente y elimine copia del correo, así como de sus adjuntos.
Confidentiality Notice: The reproduction, copying, publication, disclosure and/or distribution, as well as any
commercial or non-commercial use of the information contained in this Email and its attached files are prohibited by
law. If you are the intended recipient you agree that the information contained herein must be used and managed
in both, confidential and reserved manner. If you are not the intended recipient please contact the sender and
delete a copy of the mail as well as its attachments.

De: Camilo Montano <Camilo.Montano@laequidadseguros.coop>
Enviado: miércoles, 26 de febrero de 2025 2:24 p. m.
Para: Juan Pablo Medina Campiño <jmedina@gha.com.co>; Maria Alejandra Borda
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<Maria.Borda@laequidadseguros.coop>
Cc: Informes GHA <informes@gha.com.co>
Asunto: RE: INFORME ANÁLISIS DE VIABILIDAD PARA INICIAR CON LA ACCIÓN DE NULIDAD POR RETICENCIA -
siniestro 10294161
 
Respectado doctor Juan pablo,
 
Agradezco proceder con la demanda de Nulidad.
 
Quedo atento a cualquier novedad.
 
Cordialmente,
 
Ivan Camilo Montaño Bustos | Coordinador Judicial
((601) 5922929  | , Cra. 9A # 99 – 07 Piso 14| Horario de Atención: 7:30 a.m. – 4:30 p.m.
* ivan.montano@laequidadseguros.coop | + www.laequidadseguros.coop | Bogotá – Colombia
 

 
P Antes de imprimir, piense en su compromiso con el medio ambiente.
 
NOTA CONFIDENCIAL. "La información contenida en este correo y en sus anexos y/o archivos adjuntos, es confidencial y tiene carácter reservado. La

misma es propiedad de La Equidad Seguros O.C. y está dirigida para conocimiento estricto de la persona o entidad destinataria(s), quien es (son)

responsable(s) por su custodia y conservación. Si  no es el receptor autorizado, cualquier retención, difusión, distribución o  copia de este mensaje es

prohibida y será sancionada por la ley. Si por error  recibe este mensaje, favor reenviarlo y borrar el mensaje recibido  inmediatamente. La compañía

no es responsable por la transmisión de virus informáticos, ni por las opiniones expresadas en este mensaje, ya que estas son exclusivas del autor.

 

Recuerda ahora puedes reportar tu reclamo en nuestra página web www.laequidadseguros.coop   ingresando al banner ¿Qué hacer en caso de

siniestro?

 
 
 
 
De: Juan Pablo Medina Campiño <jmedina@gha.com.co>
Enviado el: martes, 25 de febrero de 2025 2:15 p. m.
Para: Camilo Montano <Camilo.Montano@laequidadseguros.coop>; Maria Alejandra Borda
<Maria.Borda@laequidadseguros.coop>
CC: Informes GHA <informes@gha.com.co>
Asunto: INFORME ANÁLISIS DE VIABILIDAD PARA INICIAR CON LA ACCIÓN DE NULIDAD POR RETICENCIA - siniestro
10294161
 
Estimado,
Dr. Camilo.
 
Cordial saludo,
 
En atención al proceso de la referencia, les compartimos análisis de viabilidad para iniciar con
la acción de nulidad por reticencia, conforme a ello, indiciamos que, una vez analizado el
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caso se recomienda presentar la demanda de nulidad relativa de los contratos de seguro en
los que fungió como asegurada la señora Ligia González Castañeda (Q.E.P.D.)
 
Quedamos muy atentos a sus valiosos comentarios, en aras de iniciar con el proceso.
 
Cordialmente,

 

JUAN PABLO MEDINA CAMPIÑO
 ABOGADO JUNIOR

          

  

CENTRO DE ANÁLISIS DE

INFORMACIÓN Y REPORTES

  +57 310 8900998

  medina@gha.com.co 

 GHA.COM.CO

 
 

Aviso de Confidencialidad:  La reproducción, copia, publicación, revelación y/o distribución, así como cualquier
uso comercial o no comercial de la información contenida en este Correo Electrónico y sus adjuntos se encuentra
proscrito por la Ley. Al ser destinatario del presente correo y no devolverlo acepta que el manejo de la información
aquí contenida debe manejarse de manera confidencial y reservada. Si usted no es destinatario por favor contacte
al remitente y elimine copia del correo, así como de sus adjuntos.
Confidentiality Notice: The reproduction, copying, publication, disclosure and/or distribution, as well as any
commercial or non-commercial use of the information contained in this Email and its attached files are prohibited by
law. If you are the intended recipient you agree that the information contained herein must be used and managed
in both, confidential and reserved manner. If you are not the intended recipient please contact the sender and
delete a copy of the mail as well as its attachments.
 
 

De: Angela Prieto <Angela.Prieto@laequidadseguros.coop>
Enviado: lunes, 21 de octubre de 2024 11:42 a. m.
Para: Camilo Montano <Camilo.Montano@laequidadseguros.coop>
Cc: Nubia Verdugo <Nubia.Verdugo@laequidadseguros.coop>; Juan Gil <Juan.Gil@laequidadseguros.coop>; Maria
Alejandra Borda <Maria.Borda@laequidadseguros.coop>; Juan Pablo Medina Campiño <jmedina@gha.com.co>
Asunto: RV: SOLICITUD DE ANTECEDENTES - SINIESTRO ESTUDIO PROCESO DE NULIDAD POR RETICENCIA STRO
10294161 Caso 192965 STRO 10296761 Caso 196661
 

No suele recibir correo electrónico de angela.prieto@laequidadseguros.coop. Por qué es
esto importante

Buenos días Camilo
 
Remito lo solicitado.
 
Con respecto al pago de la prima éste se maneja por reportes mensuales, por cuanto adjunto
los ultimos tres meses reportados para cada una de las pólizas.
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Nota: Por solictud del cliente se realizó pago  por valor de $98.397.408 correspondiente al saldo
insoluto de la deuda reportado para la póliza vida grupo Nro. AA007626.
 
Cordialmente,
 
Angela Rocio Prieto Vargas | Analista de Indemnizaciones
(601) 5922929 Ext. 1107 | Cra. 9A # 99 – 07 Piso 14 | Horario de atención: 7:00 a.m. – 4:00 p.m.
angela.prieto@laequidadseguros.coop | www.laequidadseguros.coop | Bogotá – Colombia
 

 
P Antes de imprimir, piense en su compromiso con el medio ambiente.
 

NOTA CONFIDENCIAL: La información contenida en este correo y en sus anexos y/o archivos adjuntos, es confidencial y tiene carácter reservado. La

misma es propiedad de La Equidad Seguros O.C. y está dirigida para conocimiento estricto de la persona o entidad destinataria(s), quien es (son)

responsable(s) por su custodia y conservación. Si no es el receptor autorizado, cualquier retención, difusión, distribución o copia de este mensaje es

prohibida y será sancionada por la ley. Si por error recibe este mensaje, favor reenviarlo y borrar el mensaje recibido inmediatamente. La compañía

no es responsable por la transmisión de virus informáticos, ni por las opiniones expresadas en este mensaje, ya que estas son exclusivas del autor.

 
De: Camilo Montano <Camilo.Montano@laequidadseguros.coop>
Enviado el: lunes, 21 de octubre de 2024 10:50 a. m.
Para: Angela Prieto <Angela.Prieto@laequidadseguros.coop>
CC: Nubia Verdugo <Nubia.Verdugo@laequidadseguros.coop>; Maria Alejandra Borda
<Maria.Borda@laequidadseguros.coop>; JUAN PABLO MEDINA CAMPIÑO <jmedina@gha.com.co>
Asunto: RV: SOLICITUD DE ANTECEDENTES - SINIESTRO ESTUDIO PROCESO DE NULIDAD POR RETICENCIA STRO
10294161 Caso 192965 STRO 10296761 Caso 196661
 
Buen dia Angela,
 
A fin de continuar con el análisis sobre la viabilidad para la aplicación de la nulidad sobre el siniestro
citado en el asunto, agradezco su colaboración en la remisión de la documental requerida en correo
antecedente.
 
 
Cordialmente,
 
Ivan Camilo Montaño Bustos | Coordinador Judicial
((601) 5922929  | , Cra. 9A # 99 – 07 Piso 14| Horario de Atención: 7:30 a.m. – 4:30 p.m.
* ivan.montano@laequidadseguros.coop | + www.laequidadseguros.coop | Bogotá – Colombia
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P Antes de imprimir, piense en su compromiso con el medio ambiente.
 

NOTA CONFIDENCIAL. "La información contenida en este correo y en sus anexos y/o archivos adjuntos, es confidencial y tiene carácter reservado. La

misma es propiedad de La Equidad Seguros O.C. y está dirigida para conocimiento estricto de la persona o entidad destinataria(s), quien es (son)

responsable(s) por su custodia y conservación. Si  no es el receptor autorizado, cualquier retención, difusión, distribución o  copia de este mensaje es

prohibida y será sancionada por la ley. Si por error  recibe este mensaje, favor reenviarlo y borrar el mensaje recibido  inmediatamente. La compañía

no es responsable por la transmisión de virus informáticos, ni por las opiniones expresadas en este mensaje, ya que estas son exclusivas del autor.

 

Recuerda ahora puedes reportar tu reclamo en nuestra página web www.laequidadseguros.coop   ingresando al banner ¿Qué hacer en caso de

siniestro?

 
 
 
De: Juan Pablo Medina Campiño <jmedina@gha.com.co>
Enviado el: viernes, 18 de octubre de 2024 11:56 a. m.
Para: Camilo Montano <Camilo.Montano@laequidadseguros.coop>
CC: Maria Alejandra Borda <Maria.Borda@laequidadseguros.coop>; Carlos Esteban Franco Zuluaga
<cfranco@gha.com.co>; Informes GHA <informes@gha.com.co>
Asunto: SOLICITUD DE ANTECEDENTES - SINIESTRO ESTUDIO PROCESO DE NULIDAD POR RETICENCIA STRO
10294161 Caso 192965 STRO 10296761 Caso 196661
 
Estimado, Dr. Camilo.

Cordial saludo,

En atención al proceso de la referencia, amablemente nos permitimos solicitarles los siguientes
documentos:

Certificado de ambas pólizas de seguros AA007626 y AA007625
Condicionado aplicable de cada una de las pólizas AA007626 y AA007625.
Copia de las vigencias y renovaciones de las pólizas AA007626 y AA007625.
Copia de la reclamación inicial presentada frente a ambas pólizas con sus anexos.
Copia de la objeción presentada frente a la póliza AA007626
Histórico De pago de primas de ambos seguros AA007626 y AA007625
Certificado de estado de las deudas amparadas por ambos contratos de seguro a la
fecha de presentación de la reclamación.

De antemano, les agradecemos la gestión prestada en este asunto.
 
Cordialmente,
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JUAN PABLO MEDINA CAMPIÑO
 ABOGADO JUNIOR

          

  

CENTRO DE ANÁLISIS DE

INFORMACIÓN Y REPORTES

  +57 310 8900998

  medina@gha.com.co 

 GHA.COM.CO

 
 

Aviso de Confidencialidad:  La reproducción, copia, publicación, revelación y/o distribución, así como cualquier
uso comercial o no comercial de la información contenida en este Correo Electrónico y sus adjuntos se encuentra
proscrito por la Ley. Al ser destinatario del presente correo y no devolverlo acepta que el manejo de la información
aquí contenida debe manejarse de manera confidencial y reservada. Si usted no es destinatario por favor contacte
al remitente y elimine copia del correo, así como de sus adjuntos.
Confidentiality Notice: The reproduction, copying, publication, disclosure and/or distribution, as well as any
commercial or non-commercial use of the information contained in this Email and its attached files are prohibited by
law. If you are the intended recipient you agree that the information contained herein must be used and managed
in both, confidential and reserved manner. If you are not the intended recipient please contact the sender and
delete a copy of the mail as well as its attachments.

De: Darlyn Marcela Muñoz Nieves <dmunoz@gha.com.co>
Enviado: lunes, 7 de octubre de 2024 9:52 a. m.
Para: Camilo Montano <Camilo.Montano@laequidadseguros.coop>; Maria Alejandra Borda
<Maria.Borda@laequidadseguros.coop>
Cc: Santiago Rojas Buitrago <srojas@gha.com.co>; Informes GHA <informes@gha.com.co>; Juan Pablo Medina
Campiño <jmedina@gha.com.co>; Daisy Carolina López Romero <dclopez@gha.com.co>
Asunto: ACEPTACIÓN ASIGNACIÓN || RV: SINIESTRO ESTUDIO PROCESO DE NULIDAD POR RETICENCIA STRO
10294161 Caso 192965 STRO 10296761 Caso 196661
 
Estimados Doctores, muy buenos días, 
 
Amablemente acusamos recibido. Agradecemos la confianza depositada y confirmamos
disponibilidad para atender el presente litigio en representación de los intereses de la compañía.
 
Revisaremos la documentación adjunta y en los próximos días confirmaremos la viabilidad o
inviabilidad de la acción de nulidad. 
  
Muchas gracias, siempre cordial,
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Darlyn Marcela Muñoz Nievez
Coordinadora Regional Sur Occidente

Email: dmunoz@gha.com.co |  311 388 8049

Cali - AV 6A Bis # 35N - 100 Of 212 | +57 315 577 6200
Bogotá - Calle 69 # 4 - 48 Of 502 | +57 317 379 5688

gha.com.co

     

Aviso de Confidencialidad: La reproducción, copia, publicación, revelación y/o distribución, así como cualquier uso
comercial o no comercial de la información contenida en este Correo Electrónico y sus adjuntos se encuentra
proscrito por la Ley. Al ser destinatario del presente correo y no devolverlo acepta que el manejo de la información
aquí contenida debe manejarse de manera confidencial y reservada. Si usted no es destinatario por favor contacte
al remitente y elimine copia del correo, así como de sus adjuntos.
 
Confidentiality Notice: The reproduction, copying, publication, disclosure and/or distribution, as well as any
commercial or non-commercial use of the information contained in this Email and its attached files are prohibited by
law. If you are the intended recipient you agree that the information contained herein must be used and managed
in both, confidential and reserved manner. If you are not the intended recipient please contact the sender and
delete a copy of the mail as well as its attachments.

 

 
 
 

 

De: Juan Pablo Medina Campiño <jmedina@gha.com.co>
Enviado: miércoles, 2 de octubre de 2024 11:41
Para: Santiago Rojas Buitrago <srojas@gha.com.co>
Cc: Maria Camila Agudelo Ortiz <mcagudelo@gha.com.co>; Darlyn Marcela Muñoz Nieves
<dmunoz@gha.com.co>; Ana María Barón Mendoza <abaron@gha.com.co>; Informes GHA
<informes@gha.com.co>; Natalia Gómez Córdoba <secretaria@gha.com.co>; Notificaciones GHA
<notificaciones@gha.com.co>
Asunto: RV: SINIESTRO ESTUDIO PROCESO DE NULIDAD POR RETICENCIA STRO 10294161 Caso 192965 STRO
10296761 Caso 196661
 
Estimados, 
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Doctores. 
 
Cordial saludo, 
 
Les comparto nueva asignación con el fin de explorar viabilidad y probabilidad de que
prospere la nulidad del contrato por reticencia.
 
Quedo atento en caso lleguen a requerir de algo más. 
 
Cordialmente, 

 

JUAN PABLO MEDINA CAMPIÑO
 ABOGADO JUNIOR

          

  

CENTRO DE ANÁLISIS DE

INFORMACIÓN Y REPORTES

  +57 310 8900998

  medina@gha.com.co 

 GHA.COM.CO

 
 

Aviso de Confidencialidad:  La reproducción, copia, publicación, revelación y/o distribución, así como cualquier
uso comercial o no comercial de la información contenida en este Correo Electrónico y sus adjuntos se encuentra
proscrito por la Ley. Al ser destinatario del presente correo y no devolverlo acepta que el manejo de la información
aquí contenida debe manejarse de manera confidencial y reservada. Si usted no es destinatario por favor contacte
al remitente y elimine copia del correo, así como de sus adjuntos.
Confidentiality Notice: The reproduction, copying, publication, disclosure and/or distribution, as well as any
commercial or non-commercial use of the information contained in this Email and its attached files are prohibited by
law. If you are the intended recipient you agree that the information contained herein must be used and managed
in both, confidential and reserved manner. If you are not the intended recipient please contact the sender and
delete a copy of the mail as well as its attachments.
 

De: Camilo Montano <Camilo.Montano@laequidadseguros.coop>
Enviado: miércoles, 2 de octubre de 2024 11:26 a. m.
Para: Juan Pablo Medina Campiño <jmedina@gha.com.co>
Cc: Maria Alejandra Borda <Maria.Borda@laequidadseguros.coop>
Asunto: SINIESTRO ESTUDIO PROCESO DE NULIDAD POR RETICENCIA STRO 10294161 Caso 192965 STRO
10296761 Caso 196661
 
Respetado doctor Juan Pablo
 
Agradezco revisión del caso anexo, a fin explorar viabilidad y probabilidad de que prospere la nulidad del
contrato por reticencia.
 
Muchas gracias.
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Cordialmente,
 
Ivan Camilo Montaño Bustos | Coordinador Judicial
((601) 5922929  | , Cra. 9A # 99 – 07 Piso 14| Horario de Atención: 7:30 a.m. – 4:30 p.m.
* ivan.montano@laequidadseguros.coop | + www.laequidadseguros.coop | Bogotá – Colombia
 

 
P Antes de imprimir, piense en su compromiso con el medio ambiente.
 

NOTA CONFIDENCIAL. "La información contenida en este correo y en sus anexos y/o archivos adjuntos, es confidencial y tiene carácter reservado. La

misma es propiedad de La Equidad Seguros O.C. y está dirigida para conocimiento estricto de la persona o entidad destinataria(s), quien es (son)

responsable(s) por su custodia y conservación. Si  no es el receptor autorizado, cualquier retención, difusión, distribución o  copia de este mensaje es

prohibida y será sancionada por la ley. Si por error  recibe este mensaje, favor reenviarlo y borrar el mensaje recibido  inmediatamente. La compañía

no es responsable por la transmisión de virus informáticos, ni por las opiniones expresadas en este mensaje, ya que estas son exclusivas del autor.
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