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RV: Asignación E Indicaciones RV: PRESENCIAL Citación a diligencia de conciliación NUNC
195856107300202380001

Desde Informes GHA <informes@gha.com.co>
Fecha Vie 28/02/2025 17:13
Para John Edwar Banguera Obando <jbanguera@gha.com.co>; CAD GHA <cad@gha.com.co>; Jean Paul Arboleda Calderón

<jarboleda@gha.com.co>

NUEVA ASIGNACION

EXTRAJUDICIAL - AGENDA

De: audiencias <audiencias@laequidadseguros.coop>
Enviado: viernes, 28 de febrero de 2025 16:21
Para: Néstor Ricardo Gil Ramos <ngil@gha.com.co>; Paola Andrea Narváez Loaiza <pnarvaez@gha.com.co>; Informes GHA
<informes@gha.com.co>; John Edwar Banguera Obando <jbanguera@gha.com.co>; Gustavo Alberto Herrera Avila
<gherrera@gha.com.co>
Asunto: Asignación E Indicaciones RV: PRESENCIAL Citación a diligencia de conciliación NUNC 195856107300202380001
 
Cordial saludo
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Remito indicaciones para ser utilizadas en el momento de llevarse a cabo la audiencia programada
para el 5 de marzo de 2025, a las 10:00 hrs
 
POR FAVOR CONSIGAMOS INFORME DE TRANSITO O CUALQUIER DOCUMENTOS QUE
PERMITA VERIFICAR FECHA DE OCURRENCIA Y PLACA ASEGURADA
 
De este caso no contamos con información del accidente que origina la convocatoria.
 
Por lo tanto, se requiere que en audiencia se indague acerca de los hechos y los involucrados. A la(s)
victima(s), si corresponde, por favor indicarle(s) que es preciso que presente(n) reclamación a través
de la página web ¿ en la sección Siniestros –  ir a final de la página botón Radicar siniestro, con el
fin de que esta sea analizada.
 
Por el momento NO nos asiste animo conciliatorio.
 
Para validar documentos de reclamación dirigirse al siguiente link:
 https://sftp.laequidadseguros.coop/2024/Doc.%20m%C3%ADnimos%20ramo%20RCC%20y%20RCE.
pdf
 
En el evento que en audiencia aporten documentos que permitan realizar un nuevo análisis, favor
tomar fotos enviarlas adjuntas al presente correo y comunicarse conmigo al 318 344 0620 con el fin de
revisar el caso.
 
Cordialmente
 
Audiencias- Jazmin Mojica
Gerencia Nacional de Indemnizaciones
audiencias@laequidadseguros.coop| + www.laequidadseguros.coop  
Bogotá D.C.– Colombia

P Antes de imprimir, piense en su compromiso con el medio ambiente
NOTA CONFIDENCIAL. "La información contenida en este correo y en sus anexos y/o archivos
adjuntos, es confidencial y tiene carácter reservado. La misma es propiedad de La Equidad Seguros
O.C. y está dirigida para conocimiento estricto de la persona o entidad destinataria(s), quien es (son)
responsable(s) por su custodia y conservación. Si  no es el receptor autorizado, cualquier retención,
difusión, distribución o  copia de este mensaje es prohibida y será sancionada por la ley. Si por error 
recibe este mensaje, favor reenviarlo y borrar el mensaje recibido  inmediatamente. La compañía no es
responsable por la transmisión de virus informáticos, ni por las opiniones expresadas en este mensaje,
ya que estas son exclusivas del autor.
 
 
De: Maria Alejandra Borda <Maria.Borda@laequidadseguros.coop>
Enviado el: viernes, 28 de febrero de 2025 3:30 p. m.
Para: audiencias <audiencias@laequidadseguros.coop>
Asunto: RV: Citación a diligencia de conciliación NUNC 195856107300202380001
 
 
 
De: Miguel Fernando Florez Lopez <miguel.florezl@fiscalia.gov.co>
Enviado el: jueves, 27 de febrero de 2025 3:55 p. m.
Para: Notificacionesjudicialeslaequidad <Notificacionesjudicialeslaequidad@laequidadseguros.coop>
Asunto: Citación a diligencia de conciliación NUNC 195856107300202380001
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Coconuco, Cauca, 27 de febrero de 2025
 
Oficio No. 20420-01-01-018
 
Señores
LA EQUIDAD SEGUROS GENERALES ORGANISMO COOPERATIVO
Carrera 9ª No. 99-07 Piso 12
Bogotá D.C.
notificacionesjudicialeslaequidad@laequidadseguros.coop  
 
ASUNTO:     NUNC  195856107300202380001 (Favor citar al contestar)
                    Carpeta 1009 LESIONES CULPOSAS
 
Cordial saludo,
 
Siguiendo instrucciones del titular del despacho y con su debida autorización, de manera respetuosa
nos dirigimos a ustedes informando que se ha fijado fecha para diligencia de conciliación dentro del
caso del asunto, la cual se llevará a cabo en las instalaciones de la Fiscalía Local de Coconuco,
Cauca, ubicadas en la Calle 6 con Carrera 3 esquina, segundo piso del banco Agrario, el día miércoles
cinco (05) de marzo de 2027 a las 10:00 horas.
 
Lo anterior en relación con la póliza AA003687, por lo anterior se solicita su puntual asistencial.
 
Atentamente,
 
MIGUEL FERNANDO FLÓREZ LÓPEZ
Asistente de Fiscal II
Fiscalía Local Coconuco
Carrera 3ª Calle 6ª Esquina, Segundo Piso Banco Agrario
Coconuco, Cauca
Móvil 3183450995
miguel.florezl@fiscalia.gov.co
 
Proyecto: Miguel Fernando Flórez López

Revisó: Julio Cesar Segura Guevara 

 

 
 
Cuidemos del medio ambiente. Por favor no imprima este e-mail si no es necesario.
 
NOTA CONFIDENCIAL DE LA FISCALIA GENERAL DE LA NACIÓN: Este mensaje (incluyendo
cualquier anexo) contiene información confidencial y se encuentra protegido por la Ley. Sólo puede ser
utilizada por la persona o compañía a la cual está dirigido. Si usted no es el receptor autorizado, o por
error recibe este mensaje, favor borrarlo inmediatamente. Cualquier retención difusión, distribución,
copia o toma cualquier acción basado en ella, se encuentra estrictamente prohibido.
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