14/3/25, 8:25 Correo: Quevin Andrés Bolivar - Outlook

[5 Outlook

RV: Suspension audiencia - RE: 7694-LINK AUDIENCIA CONCILIACION Siniestro 10148849 Caso
OnBase: 217411 //INDICACIONES

Desde Informes GHA <informes@gha.com.co>
Fecha Jue 13/03/2025 14:07
Para CAD GHA <cad@gha.com.co>

EXTRAJUDICIAL

De: Lorena Jurado Chaves <ljurado@gha.com.co>

Enviado: jueves, 13 de marzo de 2025 11:24

Para: audiencias <audiencias@laequidadseguros.coop>

Cc: Informes GHA <informes@gha.com.co>; Maria Camila Agudelo Ortiz <mcagudelo@gha.com.co>; John Edwar
Banguera Obando <jbanguera@gha.com.co>; Darlyn Marcela Mufioz Nieves <dmunoz@gha.com.co>; Kevin
Orozco Rua <korozco@gha.com.co>; Paola Andrea Narvdez Loaiza <pnarvaez@gha.com.co>

Asunto: Suspensién audiencia - RE: 7694-LINK AUDIENCIA CONCILIACION Siniestro 10148849 Caso OnBase:
217411 //INDICACIONES

Estimada doctora Jazmin

Comedidamente informo que la audiencia fue suspendida y tendra continuidad el 7 de abril de 2025 a
las 830am.

Cordialmente,

» Lorena Jurado Chaves
Gerente Centro de Analisis de Informacién y Reportes
Email: ljurado@gha.com.co | 300 467 4253
ABOGADOS & ASOCIADOS Cali - AV 6A Bis # 35N - 100 Of 212 | +57 315 577 6200
Bogota - Calle 69 # 4 - 48 Of 502 | +57 317 379 5688

gha.com.co
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Aviso de Confidencialidad: La reproduccién, copia, publicacion, revelaciéon y/o distribucion, asi como cualquier uso
comercial o no comercial de la informacidon contenida en este Correo Electrénico y sus adjuntos se encuentra
proscrito por la Ley. Al ser destinatario del presente correo y no devolverlo acepta que el manejo de la informacion
aqui contenida debe manejarse de manera confidencial y reservada. Si usted no es destinatario por favor contacte
al remitente y elimine copia del correo, asi como de sus adjuntos.

Confidentiality Notice: The reproduction, copying, publication, disclosure and/or distribution, as well as any
commercial or non-commercial use of the information contained in this Email and its attached files are prohibited by
law. If you are the intended recipient you agree that the information contained herein must be used and managed
in both, confidential and reserved manner. If you are not the intended recipient please contact the sender and
delete a copy of the mail as well as its attachments.

De: audiencias <audiencias@Ilaequidadseguros.coop>

Enviado: lunes, 10 de marzo de 2025 12:10

Para: Paola Andrea Narvdez Loaiza <pnarvaez@gha.com.co>

Asunto: RE: 7694-LINK AUDIENCIA CONCILIACION Siniestro 10148849 Caso OnBase: 217411 //INDICACIONES

Cordial saludo

Remito indicaciones para ser utilizadas en el momento de llevarse a cabo la audiencia programada
para el 13 de marzo de 2025, a las 08:30 hrs

Asiste GHA

Siniestro 10148849

Caso OnBase: 217411

Fecha del siniestro: 22 de enero de 2020

Fecha de aviso: 31 de enero de 2020

Poliza: AA061993

Producto: 0116 RCE Servicio PUblico

Tomador: COOPERATIVA DE TRANSPORTADORES LTDA - COTRANS LTDA
Asegurado: JAVER MAURICIO PEREZ GOMEZ

Prima: ok

Placa: XUJ?78

Amparos afectados: - LESI/ MUERT. UNA PER

Valores asegurados: 60 SMLMV ($60.000.000)

Deducible 10% 1 SMLMV

Conductor: Miguel Angel Rodriguez Joya

Rad. Fiscalia: 540016106173202080055 fiscalia 09 seccional de CUcuta (Activo)

https://outlook.office365.com/mail/inbox/id/AAQKAGEQY Tc5MmI2LTA3Y TctNGNiNy 1hZGVKLTITM2JkZjUOM2U3ZAAQAGN6MXEGAZNPmMER7VVKNB. ..
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14/3/25, 8:25 Correo: Quevin Andrés Bolivar - Outlook

Reclamo presentado por la muerte del senor Alex Dayner Flores Escalona (Q..E.P.D)
Apoderado JesUs Alberto Arias Bastos quien representa a Yusmary Joselyn

Colina (companera permanente), a su vez de la menor Mia Cataleya Flores
Colina (hija), victimas indirectas. Poder dirigido a la fiscalia

IPAT: No hubo.

Descripciéon de los Hechos / "lba saliendo del terminal de CuUcuta y habian dos
habitantes de la calle a uno de ellos le di una moneda, entonces el ofro por
quitarle la moneda, lo empujo y lo hizo caer y no me di cuenta que una llanta
delantera lo agarro.

Concepto del conductor sobre la ocurrencia del siniestro "Imprudencia de un
tercero" / Grado de responsabilidad "1"

#**Dindmica del accidente segun informe ejecutivo*******: se entrevista al
propietario del vehiculo JAVER MAURICIO PEREZ GOMEZ quien manifiesta que
tuvo conocimiento de los hechos y que a su vez se llegd a una conciliacién y
desistimiento por parte de la victima de ello, aduce tener conocimiento la policia
de trdnsito. Con relacion a la responsabilidad indica el investigador que el
conductor no reacciona a la situaciéon de peligro atropellando al peatdn; aunado
a las senales de transito del lugar que indican trdnsito de peatones, por lo tanto,
se le atribuyen las causales 139 "impericia en el manejo" 145 "arrancar sin precaucion
"157 "no estar atento a los actores viales" 112 "desobedecer senales de trdnsito y
157 "conducir un vehiculo sin colocarse lentes" segun licencia de conduccién
debia portarlos para la fecha de los hechos.

Pretensiones: $415.873.962

Liquidacion:

Resumen de liquidacion

Lucro cesante consolidado - pasado $ 59.419.418,12
Lucro cesante Futuro $ 161.562.059,50

Total, danos indemnizables  $ 220.981.477,62
Indicaciones:

Conforme con lo anterior, agradezco por favor su asistencia a la diligencia programada, verificar las
pretensiones del afectado y los documentos con los que las soporta.

Indicar que nos asiste dnimo conciliatorio. Se ratifica ofrecimiento de $50.000.000; lo anterior teniendo en
cuenta que el valor asegurado es de: 60 SMLMV ($60.000.000) y a la fecha desconocemos si existe
alguna otra persona con igual o mejor derecho a reclamar, esta informacion es para ustedes por favor
no compartirla con los terceros.

Por parte de Equidad, se envio objecion por desestimacién de pretensiones, con ofrecimiento mdximo
hasta $50.000.000, se adjunta pdliza y reclamacion del tercero.

De: Paola Andrea Narvaez Loaiza <pnarvaez@gha.com.co>
Enviado el: viernes, 7 de marzo de 2025 9:09 a. m.

Para: audiencias <audiencias@laequidadseguros.coop>
Asunto: RV: 7694-LINK AUDIENCIA CONCILIACION

SOLICITUD CONCILIACION EXTRAJUDICIAL 1.pdf
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14/3/25, 8:25 Correo: Quevin Andrés Bolivar - Outlook

Estimada Dra. Jazmin.

Dando alcance al correo anterior informo que los hechos tratan de un accidente de transito
ocurrido el 22 de enero de 2020, en la avenida 7 con calle 1 del barrio Callején de la ciudad de
Cucuta, en el cual resulta lesionado el sefior ALEX DAYNER FLORES por el vehiculo tipo bus
de placas XUJ-978. el lesionado es llevado a la Clinica Santa Ana donde ingresa con
diagnostico de:

-CONTUSION DEL TORAX,

-CONTUNSION DE LA REGION LUMBOSACRAY DE LA PELVIS,

-HERIDA DEL PENE,

-FRACTURA DEL PUBIS,

-FRACTURA DE OTRAS PARTES Y DE LAS NO ESPECIFICADAS DE LA COLUMNA
LUMBAR'Y DE LA PELVIS,

-CONTUNSION DEL CODO,

-HERIDA DEL CODO,

-QUEMADURAS DE MULTIPLES REGIONES, MENCIONADAS COMO DE NO MAS DEL
SEGUNDO GRADO.

El 07 de febrero de 2020 es trasladado al hospital Erasmo Meos, donde fallece debido a las
lesiones provocadas en el accidente de transito del 22 de enero de 2020.

Las partes solicitan el pago de pretensiones globales por valor de $195.000.000.

Frente al particular es preciso sehalar que la solicitud de conciliacidon es presentada por
YUSMARY JOSELINE COLINA y MIA CATALEYA FLORES COLINA.

Finalmente, solicitamos el favor nos envienla pdliza y su condicionado, la reclamacion
presentada ante la companfia y su correspondiente respuesta, ylos demas antecedentes que
tenga la Compafnia del siniestro. A fin de realizar un estudio detallado del caso.

Quedamos atentos a las instrucciones que debemos seguir en la diligencia.

Cordialmente,

Paola Andrea Narvaez Loaiza

Abogada Junior

Email: pnarvaez@gha.com.co | 312 696 9654
ABOGADOS & ASOCIADOS Cali - AV 6A Bis # 35N - 100 Of 212 | +57 315 577 6200
Bogota - Calle 69 # 4 - 48 Of 502 | +57 317 379 5688
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Aviso de Confidencialidad: La reproduccién, copia, publicacion, revelacion y/o distribucién, asi como cualquier uso
comercial o no comercial de la informacién contenida en este Correo Electronico y sus adjuntos se encuentra
proscrito por la Ley. Al ser destinatario del presente correo y no devolverlo acepta que el manejo de la informacién
aqui contenida debe manejarse de manera confidencial y reservada. Si usted no es destinatario por favor contacte
al remitente y elimine copia del correo, asi como de sus adjuntos.

Confidentiality Notice: The reproduction, copying, publication, disclosure and/or distribution, as well as any
commercial or non-commercial use of the information contained in this Email and its attached files are prohibited by
law. If you are the intended recipient you agree that the information contained herein must be used and managed
in both, confidential and reserved manner. If you are not the intended recipient please contact the sender and
delete a copy of the mail as well as its attachments.

De: Paola Andrea Narvaez Loaiza <pnarvaez@gha.com.co>

Enviado: viernes, 7 de marzo de 2025 9:02

Para: audiencias@laequidadseguros.coop <audiencias@laequidadseguros.coop>

Cc: Informes GHA <informes@gha.com.co>; Maria Camila Agudelo Ortiz <mcagudelo@gha.com.co>; John Edwar
Banguera Obando <jbanguera@gha.com.co>; Kevin Orozco Rua <korozco@gha.com.co>

Asunto: RV: 7694-LINK AUDIENCIA CONCILIACION

Estimada Dra. Jazmin.

Dando alcance al correo anterior informo que los hechos tratan de un accidente de transito
ocurrido el 22 de enero de 2020, en la avenida 7 con calle 1 del barrio Callejon de la ciudad de
Cucuta, en el cual resulta lesionado el sefior ALEX DAYNER FLORES por el vehiculo tipo bus
de placas XUJ-978. el lesionado es llevado a la Clinica Santa Ana donde ingresa con
diagnostico de:

-CONTUSION DEL TORAX,

-CONTUNSION DE LA REGION LUMBOSACRAY DE LA PELVIS,

-HERIDA DEL PENE,

-FRACTURA DEL PUBIS,

-FRACTURA DE OTRAS PARTES Y DE LAS NO ESPECIFICADAS DE LA COLUMNA
LUMBAR'Y DE LA PELVIS,

-CONTUNSION DEL CODO,

-HERIDA DEL CODO,

-QUEMADURAS DE MULTIPLES REGIONES, MENCIONADAS COMO DE NO MAS DEL
SEGUNDO GRADO.

El 07 de febrero de 2020 es trasladado al hospital Erasmo Meos, donde fallece debido a las
lesiones provocadas en el accidente de transito del 22 de enero de 2020.
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14/3/25, 8:25 Correo: Quevin Andrés Bolivar - Outlook

Las partes solicitan el pago de pretensiones globales por valor de $195.000.000.

Frente al particular es preciso sefialar que la solicitud de conciliacion es presentada por

YUSMARY JOSELINE COLINA y MIA CATALEYA FLORES COLINA.

Finalmente, solicitamos el favor nos envienla pédliza y su condicionado, la reclamacién
presentada ante la companfia y su correspondiente respuesta, ylos demas antecedentes que

tenga la Compainiia del siniestro. A fin de realizar un estudio detallado del caso.

Quedamos atentos a las instrucciones que debemos seguir en la diligencia.

Cordialmente,

Paola Andrea Narvaez Loaiza
Abogada Junior

GH

ABOGADOS & ASOCIADOS

Email: pnarvaez@gha.com.co | 312 696 9654

Cali - AV 6A Bis # 35N - 100 Of 212 | +57 315 577 6200
Bogota - Calle 69 # 4 - 48 Of 502 | +57 317 379 5688
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proscrito por la Ley. Al ser destinatario del presente correo y no devolverlo acepta que el manejo de la informacion
aqui contenida debe manejarse de manera confidencial y reservada. Si usted no es destinatario por favor contacte

al remitente y elimine copia del correo, asi como de sus adjuntos.

Confidentiality Notice: The reproduction, copying, publication, disclosure and/or distribution, as well as any
commercial or non-commercial use of the information contained in this Email and its attached files are prohibited by
law. If you are the infended recipient you agree that the information contained herein must be used and managed
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delete a copy of the mail as well as its attachments.

De: Paola Andrea Narvaez Loaiza <pnarvaez@gha.com.co>
Enviado: miércoles, 5 de marzo de 2025 7:59
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14/3/25, 8:25 Correo: Quevin Andrés Bolivar - Outlook

Para: audiencias <audiencias@laequidadseguros.coop>

Cc: Informes GHA <informes@gha.com.co>; Maria Camila Agudelo Ortiz <mcagudelo@gha.com.co>; John Edwar
Banguera Obando <jbanguera@gha.com.co>; Kevin Orozco Rua <korozco@gha.com.co>

Asunto: RE: 7694-LINK AUDIENCIA CONCILIACION

Estimada Dra. Jazmin.

Dando alcance al correo anterior informo que los hechos tratan de un accidente de transito
ocurrido el 22 de enero de 2020, en la avenida 7 con calle 1 del barrio Callején de la ciudad de
Cucuta, en el cual resulta lesionado el sefior ALEX DAYNER FLORES por el vehiculo tipo bus
de placas XUJ-978. el lesionado es llevado a la Clinica Santa Ana donde ingresa con
diagnostico de:

-CONTUSION DEL TORAX,

-CONTUNSION DE LA REGION LUMBOSACRAY DE LA PELVIS,

-HERIDA DEL PENE,

-FRACTURA DEL PUBIS,

-FRACTURA DE OTRAS PARTES Y DE LAS NO ESPECIFICADAS DE LA COLUMNA
LUMBAR'Y DE LA PELVIS,

-CONTUNSION DEL CODO,

-HERIDA DEL CODO,

-QUEMADURAS DE MULTIPLES REGIONES, MENCIONADAS COMO DE NO MAS DEL
SEGUNDO GRADO.

El 07 de febrero de 2020 es trasladado al hospital Erasmo Meos, donde fallece debido a las
lesiones provocadas en el accidente de transito del 22 de enero de 2020.

Las partes solicitan el pago de pretensiones globales por valor de $195.000.000.

Frente al particular es preciso sehalar que la solicitud de conciliacidon es presentada por
YUSMARY JOSELINE COLINAy MIA CATALEYA FLORES COLINA.

Finalmente, solicitamos el favor nos envienla pdliza y su condicionado, la reclamacién
presentada ante la companfia y su correspondiente respuesta, ylos demas antecedentes que
tenga la Compainiia del siniestro. A fin de realizar un estudio detallado del caso.

Quedamos atentos a las instrucciones que debemos seguir en la diligencia.

Cordialmente,

Paola Andrea Narvaez Loaiza
Abogada Junior
’ Email: pnarvaez@gha.com.co | 312 696 9654
ABOGADOS & ASOCIADOS Cali - AV 6A Bis # 35N - 100 Of 212 | +57 315 577 6200
Bogota - Calle 69 # 4 - 48 Of 502 | +57 317 379 5688
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Aviso de Confidencialidad: La reproduccién, copia, publicacion, revelacion y/o distribucién, asi como cualquier uso
comercial o no comercial de la informacién contenida en este Correo Electrénico y sus adjuntos se encuentra
proscrito por la Ley. Al ser destinatario del presente correo y no devolverlo acepta que el manejo de la informacién
aqui contenida debe manejarse de manera confidencial y reservada. Si usted no es destinatario por favor contacte
al remitente y elimine copia del correo, asi como de sus adjuntos.

Confidentiality Notice: The reproduction, copying, publication, disclosure and/or distribution, as well as any
commercial or non-commercial use of the information contained in this Email and its attached files are prohibited by
law. If you are the intended recipient you agree that the information contained herein must be used and managed
in both, confidential and reserved manner. If you are not the intended recipient please contact the sender and
delete a copy of the mail as well as its attachments.

De: Paola Andrea Narvaez Loaiza <pnarvaez@gha.com.co>

Enviado: martes, 4 de marzo de 2025 10:22

Para: audiencias <audiencias@laequidadseguros.coop>

Cc: Informes GHA <informes@gha.com.co>; Maria Camila Agudelo Ortiz <mcagudelo@gha.com.co>; John Edwar
Banguera Obando <jbanguera@gha.com.co>; Kevin Orozco Rua <korozco@gha.com.co>

Asunto: RE: 7694-LINK AUDIENCIA CONCILIACION

Apreciada Dra. Jazmin.
Cordial saludo,

Agradecemos la confianza depositada en la firma y confirmamos nuestra disponibilidad para
asistir a la audiencia de conciliacion del asunto de la referencia, la cual se llevara a cabo de
manera virtual, el dia13 de marzo de 2025, a las 08:30 a.m. en el Centro De Conciliacion En
Materia Civil Y Comercial - Bucaramanga.

El correo remitido no contiene adjuntos, por lo que procederé a solicitarlos al Centro De
Conciliaciéon En Materia Civil Y Comercial - Bucaramanga y una vez los tenga daré alcance a
este correo indicando hechos y pretensiones de la solicitud de conciliacién.

Frente al particular es preciso sehalar que la solicitud de conciliacidbn es presentada por
YUSMARY JOSELIN COLINA.

Quedamos atentos a las instrucciones que debemos seguir en la diligencia.

Cordialmente,

https://outlook.office365.com/mail/inbox/id/AAQKAGEQY TcS5MmIZ2LTA3Y TctNGNiNy1ThZGVKLTI1M2JkZjUOM2U3ZAAQAGNEMXEGAZNPmMER7VVKNB...  8/12



14/3/25, 8:25 Correo: Quevin Andrés Bolivar - Outlook

Paola Andrea Narvaez Loaiza

Abogada Junior

Email: pnarvaez@gha.com.co | 312 696 9654
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Aviso de Confidencialidad: La reproduccion, copia, publicacion, revelacién y/o distribucién, asi como cualquier uso
comercial o no comercial de la informacidon contenida en este Correo Electrénico y sus adjuntos se encuentra
proscrito por la Ley. Al ser destinatario del presente correo y no devolverlo acepta que el manejo de la informacion
aqui contenida debe manejarse de manera confidencial y reservada. Si usted no es destinatario por favor contacte
al remitente y elimine copia del correo, asi como de sus adjuntos.

Confidentiality Notice: The reproduction, copying, publication, disclosure and/or distribution, as well as any
commercial or non-commercial use of the information contained in this Email and its attached files are prohibited by
law. If you are the infended recipient you agree that the information contained herein must be used and managed
in both, confidential and reserved manner. If you are not the intended recipient please contact the sender and
delete a copy of the mail as well as its attachments.

De: audiencias <audiencias@laequidadseguros.coop> en nombre de Elvira Varon Mantilla
<evaron@procuraduria.gov.co>

Enviado: lunes, 3 de marzo de 2025 15:39

Para: Paola Andrea Narvaez Loaiza <pnarvaez@gha.com.co>; John Edwar Banguera Obando
<jbanguera@gha.com.co>; Informes GHA <informes@gha.com.co>; Gustavo Alberto Herrera Avila
<gherrera@gha.com.co>; audiencias <audiencias@laequidadseguros.coop>; fabiancaceres273@gmail.com
<fabiancaceres273@gmail.com>; gsus2805@hotmail.com <gsus2805@hotmail.com>;
miguel.angel562@hotmail.com <miguel.angel562 @hotmail.com>; notificaciones.judiciales@cotrans.com.co
<notificaciones.judiciales@cotrans.com.co>; Notificacionesjudicialeslaequidad
<Notificacionesjudicialeslaequidad@laequidadseguros.coop>

Asunto: RV: 7694-LINK AUDIENCIA CONCILIACION

Cuando: jueves, 13 de marzo de 2025 8:00 a. m.-9:30 a. m..

Dénde: Reunidn de Microsoft Teams

Cordial saludo

Solicito de su agendamiento en virtud de la convocatoria a la audiencia de conciliacion prejudicial
citada para el 13 de marzo de 2025 a las 08:20 hras, agradezco me pueda confirmar su disponibilidad
para la atencion de la misma.

Cordialmente

https://outlook.office365.com/mail/inbox/id/AAQKAGEQY Tc5MmI2LTA3Y TctNGNiNy1hZGVKLTITM2JkZjUOM2U3ZAAQAGN6MXEGAZNPmMER7VVKNB. ..

9/12



14/3/25, 8:25 Correo: Quevin Andrés Bolivar - Outlook

Audiencias-Gerencia Nacional de Indemnizaciones

® Celular 31031092023

I< audiencias@laeqguidadseguros.coop | = www.laequidadseguros.coop.
Bogotd D.C.— Colombia

[i"\ equidad

SELUrosS

= e e hid s 4 . . 1
*_E'-*' s | NDBO | Uno asepuradora cooperativa con sentido sociol

& Anfes de imprimir, piense en su compromiso con el medio ambiente

NOTA CONFIDENCIAL. "La informacién contenida en este correo y en sus anexos y/o archivos adjuntos, es confidencial y tiene cardcter reservado. La misma es propiedad de

La Equidad Seguros O.C. y estd dirigida para conocimiento estricto de la persona o entidad destinataria(s), quien es (son) responsable(s) por su custodia y conservacion. Si no

es el receptor autorizado, cualquier retencion, difusidn, distribucién o copia de este mensaje es prohibida y serd sancionada por la ley. Si por error recibe este mensaje, favor
reenviarlo y borrar el mensaije recibido inmediatamente. La compaiia no es responsable por la transmisidon de virus informdticos, ni por las opiniones expresadas en este

mensaje, ya que estas son exclusivas del autor

De: Elvira Varon Mantilla <evaron@procuraduria.gov.co>
Enviado el: lunes, 3 de marzo de 2025 12:11 p. m.

Para: Elvira Varon Mantilla; audiencias; fabiancaceres273@gmail.com; gsus2805@hotmail.com;
miguel.angel562@hotmail.com; notificaciones.judiciales@cotrans.com.co; Notificacionesjudicialeslaequidad
Asunto: 7694-LINK AUDIENCIA CONCILIACION

Cuando: jueves, 13 de marzo de 2025 8:00 a. m.-9:30 a. m. (UTC-05:00) Bogota, Lima, Quito, Rio Branco.
Ubicacion: Reunion de Microsoft Teams

De: Elvira Varon Mantilla <evaron@procuraduria.gov.co>

Enviado el: lunes, 3 de marzo de 2025 12:07 p. m.

Para: Elvira Varon Mantilla; fabiancaceres273@gmail.com; gsus2805@hotmail.com;
miguel.angel562@hotmail.com; notificaciones.judiciales@cotrans.com.co; Notificacionesjudicialeslaequidad
Asunto: 7694-LINK AUDIENCIA CONCILIACION

Cudndo: jueves, 13 de marzo de 2025 8:00 a. m.-9:30 a. m. (UTC-05:00) Bogot4, Lima, Quito, Rio Branco.
Ubicacion: Reunion de Microsoft Teams

From: Elvira Varon Mantilla

Sent: Monday, March 3, 2025 5:04:49 PM

To: fabiancaceres273@gmail.com <fabiancaceres273@gmail.com>;
gsus2805@hotmail.com <gsus2805@hotmail.com>;

miguel.angel562@hotmail.com <miguel.angel562@hotmail.com>;
notificaciones.judiciales@cotrans.com.co <notificaciones.judiciales@cotrans.com.co>;

https://outlook.office365.com/mail/inbox/id/AAQKAGEQY TcSMmI2LTA3Y TctNGNiNy1hZGVKLTITM2JkZjUOM2U3ZAAQAGN6MXEGAZNPmMERT7VVKN. ..
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14/3/25, 8:25 Correo: Quevin Andrés Bolivar - Outlook

Notificacionesjudicialeslaequidad <notificacionesjudiciales.laequidad@laequidadseguros.coop>
Subject: Citacion Audiencia Conciliacion-Solicitud 7694

Sefores

YUSMARY JOSELIN COLINA

JESUS ALBERTO ARIAS BASTOS

MIGUEL ANGEL RODRIGUEZ JOYA

JAVIER MAURICIO PEREZ GOMEZ

COOPERATIVA DE TRANSPORTADORES COTRANS
LA EQUIDAD SEGUROS GENERALES OC

Apreciados sefores (a):

De manera atenta me permito convocarles a la audiencia de Conciliacion Extrajudicial en Derecho,
por solicitud de (los) sefior (a) (es), YUSMARY JOSELIN COLINA, que se llevara acabo el dia
TRECE (13) DE MARZO DE DOS MIL VEINTICINCO (2025) A LAS OCHO Y TREINTA DE LA
MANANA (08:30 AM), de manera virtual. Encontrara adjunta a la presente citacion la solicitud de
conciliacion presentada por la parte convocante.

Anexo la citacion para que, junto con la solicitud de conciliacion y sus anexos, la parte
convocante a través del medio que considere mas expedito y eficaz o a la direccion fisica, la
envie a la parte convocada de la cual no se suministra direcciéon electrénica, allegando en
forma oportuna la constancia de su envio.

Dada la importancia de esta oportunidad para solucionar pacificamente los conflictos que puedan
existir con la parte convocante, le notifico que debe presentarse personalmente en la fecha y hora
indicadas por medio de la aplicacion Microsoft Teams™, con o sin apoderado (a), y presentar su
documento de identidad y certificado de existencia y representacién legal en el caso de personas
juridicas o incapaces. El hecho de no comparecer podra generarle como sancion indicio grave en su
contra y multa por falta de justificacion a imponer en un eventual proceso judicial, (Art 59 de la Ley
2220 de 2022). Se informa que para comprobar que la conexién a audio y video de las partes
funcionen de manera correcta, resulta necesario conectarse quince (15) minutos antes de la hora
fijada de la audiencia.

Cualquier informacion o solicitud relacionada con el tramite de conciliacién, por favor dirigirse al
correo electronico evaron@procuraduria.gov.co .

Cordialmente,
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14/3/25, 8:25 Correo: Quevin Andrés Bolivar - Outlook

Elvira Varon Mantilla

Conciliadora

Centro De Conciliacion En Materia Civil Y Comercial - Bucaramanga
evaron@procuraduria.gov.co

Microsoft Teams ;necesita ayuda?

Unirse a la reunion ahora
Id. de reunién: 266 525 749 650
Cédigo de acceso: zT7JH9eA

Para organizadores: Opciones de la reunién
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