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RV: ANTECEDENTES Y POLIZA RAD. 1900.27.06.25.1795 - CONTRALORÍA GENERAL DE SANTIAGO DE CALI/ LITISOFT 56422// Case 24572// D.S

Desde ALEJANDRA SANTODOMINGO <ALEJANDRA.SANTODOMINGO.EXT@PREVISORA.GOV.CO>
Fecha Lun 10/03/2025 8:20
Para Monica Liceth Torres Escobar <mtorres@gha.com.co>

1 archivo adjunto (80 KB)
correo asignacion litisoft 56422.pdf;

Buenos días
 
Doctora cordial saludos, si fue reasignado a otra firma.
 
Cordialmente,
 

 
De: Monica Liceth Torres Escobar <mtorres@gha.com.co>
Enviado el: domingo 9 de marzo de 2025 15:53
Para: ALEJANDRA SANTODOMINGO <ALEJANDRA.SANTODOMINGO.EXT@PREVISORA.GOV.CO>; poderes antecedentes <poderesyantecedentes@previsora.gov.co>
CC: Daniela Sandoval Gomez <dsandoval@gha.com.co>; Nicolas Loaiza Segura <nloaiza@gha.com.co>; jacosta@gha.com.co; informes@gha.com.co
Asunto: RV: ANTECEDENTES Y POLIZA RAD. 1900.27.06.25.1795 - CONTRALORÍA GENERAL DE SANTIAGO DE CALI/ LITISOFT 56422// Case 24572// D.S
 
Apreciada Doctora Alejandra buenas tardes 
 
Conforme al correo precedente nos informan que el proceso fue reasignado a otra firma.  De acuerdo a lo anterior, amablemente solicitamos
confirmar esta información toda vez que recibimos correo de asignacion el pasado  04 de marzo como consta en el documento adjunto. 
 
De antemano agradecemos su valiosa colaboración.
 
Cordial saludo.
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Monica Liceth Torres Escobar
Profesional Senior II
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Aviso de Confidencialidad: La reproducción, copia, publicación, revelación y/o distribución, así como cualquier uso comercial o no comercial de la información contenida en
este Correo Electrónico y sus adjuntos se encuentra proscrito por la Ley. Al ser destinatario del presente correo y no devolverlo acepta que el manejo de la información aquí
contenida debe manejarse de manera confidencial y reservada. Si usted no es destinatario por favor contacte al remitente y elimine copia del correo, así como de sus adjuntos.
 
Confidentiality Notice: The reproduction, copying, publication, disclosure and/or distribution, as well as any commercial or non-commercial use of the information contained in this
Email and its attached files are prohibited by law. If you are the intended recipient you agree that the information contained herein must be used and managed in both,
confidential and reserved manner. If you are not the intended recipient please contact the sender and delete a copy of the mail as well as its attachments.

De: poderes antecedentes <poderesyantecedentes@previsora.gov.co>
Enviado: viernes, 7 de marzo de 2025 17:37
Para: Daniela Sandoval Gomez <dsandoval@gha.com.co>
Cc: ALEJANDRA SANTODOMINGO <ALEJANDRA.SANTODOMINGO.EXT@PREVISORA.GOV.CO>; Nicolas Loaiza Segura <nloaiza@gha.com.co>; Javier Andrés Acosta Ceballos
<jacosta@gha.com.co>; Juan Sebastian Bobadilla <jbobadilla@gha.com.co>; Monica Liceth Torres Escobar <mtorres@gha.com.co>; Informes GHA <informes@gha.com.co>
Asunto: RE: ANTECEDENTES Y POLIZA RAD. 1900.27.06.25.1795 - CONTRALORÍA GENERAL DE SANTIAGO DE CALI/ LITISOFT 56422// Case 24572// D.S
 
CORDIAL SALUDO.
 
 
Dra.Daniela Sandoval Gomez, agradecemos su verificacion del caso presente LITISOFT.56422 con su personal interno si tienen
representacion legal, ya que este fue reasignado a otra firma externa, por lo cual se requiere que confirme si no proceden ante este caso.
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Atentamente,

De: poderes antecedentes <poderesyantecedentes@previsora.gov.co>
Enviado: viernes, 7 de marzo de 2025 17:13
Para: dsandoval@gha.com.co <dsandoval@gha.com.co>
Cc: ALEJANDRA SANTODOMINGO <ALEJANDRA.SANTODOMINGO.EXT@PREVISORA.GOV.CO>; Nicolas Loaiza Segura <nloaiza@gha.com.co>; jacosta@gha.com.co
<jacosta@gha.com.co>; Juan Sebastian Bobadilla Vera <jbobadilla@gha.com.co>; CAD GHA <cad@gha.com.co>; Monica Liceth Torres Escobar <mtorres@gha.com.co>;
informes@gha.com.co <informes@gha.com.co>
Asunto: RV: ANTECEDENTES Y POLIZA RAD. 1900.27.06.25.1795 - CONTRALORÍA GENERAL DE SANTIAGO DE CALI/ LITISOFT 56422// Case 24572// D.S
 
CORDIAL SALUDO.
 
 
Dra.Daniela Sandoval Gomez, remito póliza, con sus respectivos endosos y condicionados.
 
 
-Pólizas de Manejo 23155197 - poliza (3000350)
Aseguradora: Allianz Seguros S.A
Asegurado y beneficiario: Emcali E.S.P
Vigencia: desde 21-09-2022 hasta el 20-09-2023
Suma Asegurada: $1.000.000.000
Compañías coaseguradoras: Allianz Seguros S.A 80% y la Previsora S.A 20%
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-Póliza de Manejo No. 23347830 - poliza (3000436)
Aseguradora: Alllianz Seguros S.A
Asegurado y beneficiario: Emcali E.S.P
Vigencia desde 20-11-2023 hasta el 18-11-2024
Suma asegurada: $1.000.000.000
Compañías coaseguradoras: Allianz Seguros S.A 80% y la Previsora S.A 20%
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-Póliza de Responsabilidad Civil No. 1020022
Aseguradora: La previsora S.A Compañía de Seguros
Asegurado y beneficiario: Emcali E.S.P
Vigencia desde el 26-09-2022 al 10-11-2024
Suma asegurada: $7.500.000.000.00
 

10/3/25, 14:52 Correo: Monica Liceth Torres Escobar - Outlook

https://outlook.office.com/mail/inbox/id/AAQkAGFhMjZlOTMxLTI2NTctNDIyOC1hNzU1LTFhYjU0ZGE3ODFhOAAQAPaEyE9gVxlAsMs%2FY1xln4E… 9/14



10/3/25, 14:52 Correo: Monica Liceth Torres Escobar - Outlook

https://outlook.office.com/mail/inbox/id/AAQkAGFhMjZlOTMxLTI2NTctNDIyOC1hNzU1LTFhYjU0ZGE3ODFhOAAQAPaEyE9gVxlAsMs%2FY1xln4E… 10/14



10/3/25, 14:52 Correo: Monica Liceth Torres Escobar - Outlook

https://outlook.office.com/mail/inbox/id/AAQkAGFhMjZlOTMxLTI2NTctNDIyOC1hNzU1LTFhYjU0ZGE3ODFhOAAQAPaEyE9gVxlAsMs%2FY1xln4E… 11/14



10/3/25, 14:52 Correo: Monica Liceth Torres Escobar - Outlook

https://outlook.office.com/mail/inbox/id/AAQkAGFhMjZlOTMxLTI2NTctNDIyOC1hNzU1LTFhYjU0ZGE3ODFhOAAQAPaEyE9gVxlAsMs%2FY1xln4E… 12/14



 

Atentamente,

De: Daniela Sandoval Gomez <dsandoval@gha.com.co>
Enviado: viernes, 7 de marzo de 2025 7:00
Para: poderes antecedentes <poderesyantecedentes@previsora.gov.co>
Cc: Nicolas Loaiza Segura <nloaiza@gha.com.co>; jacosta@gha.com.co <jacosta@gha.com.co>; Juan Sebastian Bobadilla <jbobadilla@gha.com.co>; CAD GHA
<cad@gha.com.co>; informes@gha.com.co <informes@gha.com.co>; Monica Liceth Torres Escobar <mtorres@gha.com.co>
Asunto: ANTECEDENTES Y POLIZA RAD. 1900.27.06.25.1795 - CONTRALORÍA GENERAL DE SANTIAGO DE CALI/ LITISOFT 56422// Case 24572// D.S
 
Muy buenos días.
 
En virtud de la notificación del Auto No. 1900.27.06.25.083 del 24 de febrero de 2025, "por medio del cual se apertura un proceso sancionatorio
fiscal", expedido dentro del proceso que se detalla a continuación:
 
Referencia: proceso de responsabilidad fiscal
Expediente: No. 1900.27.06.25.1795
Ent Afectada: EMCALI EICE E.S.P
Vinculados: Carlos Olmedo y otros.
Terceros Vinculados: La Previsora S.A Compañía de Seguros y otro.
 
Por lo anterior, solicitamos su amable colaboración para obtener, en la mayor brevedad posible, las caratulas, condiciones, vigencias,
renovaciones, endosos o cancelaciones, según corresponde, de las pólizas que se relaciona a continuación:
 
-Pólizas de Manejo 23155197 
Aseguradora: Allianz Seguros S.A
Asegurado y beneficiario: Emcali E.S.P
Vigencia: desde 21-09-2022 hasta el 20-09-2023
Suma Asegurada: $1.000.000.000
Compañías coaseguradoras: Allianz Seguros S.A 80% y la Previsora S.A 20%
 
-Póliza de Manejo No. 23347830
Aseguradora: Alllianz Seguros S.A
Asegurado y beneficiario: Emcali E.S.P
Vigencia desde 20-11-2023 hasta el 18-11-2024
Suma asegurada: $1.000.000.000
Compañías coaseguradoras: Allianz Seguros S.A 80% y la Previsora S.A 20%
 
-Póliza de Responsabilidad Civil No. 1020022
Aseguradora: La previsora S.A Compañía de Seguros
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Asegurado y beneficiario: Emcali E.S.P
Vigencia desde el 26-09-2022 al 10-11-2024
Suma asegurada: $7.500.000.000.00

 
Según auto de apertura la investigación se centra en presuntas irregularidades en la ejecución del contrato de arrendamiento No. 600-CAI-1409-
2023, suscrito entre EMCALI EICE ES.P (arrendatario) y el BANCO DE OCCIDENTE (arrendador) debido a que fue pagado el valor total del
contrato sin los soportes requeridos para la verificación del objeto contractual, cuando era deber de la entidad estatal  era pagar sólo por los bienes
y servicios que fueron contratados, lo cual dependía de lo descrito en la minuta contractual, por lo tanto, cuando se realicen actividades, se
entreguen bienes o se presten servicios sin un soporte contractual y sin que estos cuenten con aprobación, se presenta lo que la jurisprudencia ha
denominado "hechos cumplidos, 
 
Lo anterior, genera un presunto detrimento patrimonial calculado en $29.993.132, ocasionado por fallas en la suscripción, estructuración y
ejecución del contrato, que conllevó a la entidad a efectuar pagos por hechos cumplidos.
 
Agradecemos su valiosa colaboración y quedamos atentos a cualquier inquietud adicional.
 
Atentamente:
 
 

Daniela Sandoval Gomez
Abogada Junior

Email: dsandoval@gha.com.co |  315 353 2072

Cali - AV 6A Bis # 35N - 100 Of 212 | +57 315 577 6200
Bogotá - Carrera 11A # 94A-23 Of 201 | +57 317 379 5688

gha.com.co

     

Aviso de Confidencialidad: La reproducción, copia, publicación, revelación y/o distribución, así como cualquier uso comercial o no comercial de la información contenida en
este Correo Electrónico y sus adjuntos se encuentra proscrito por la Ley. Al ser destinatario del presente correo y no devolverlo acepta que el manejo de la información aquí
contenida debe manejarse de manera confidencial y reservada. Si usted no es destinatario por favor contacte al remitente y elimine copia del correo, así como de sus adjuntos.
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confidential and reserved manner. If you are not the intended recipient please contact the sender and delete a copy of the mail as well as its attachments.
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