Carlos Aristizabal

De: Carlos Aristizabal

Enviado el: viernes, 3 de enero de 2025 12:07 p. m.

Para: NAYDU CATHERIN MONCADA CUERVO

Asunto: RE: OBJECION PLACA INR069 SINIESTRO SP148538

Buenas tardes:

No se esta dilatando el proceso, pero si requerimos validar toda la informacién del siniestro, hecho que hasta
ahora no se ha realizado de su parte, necesitamos que la persona a cargo del carro nos ayude.

cordialmente

Carlos Augusto Aristizabal Herrera | Analista De Indemnizaciones

(601) 9172127 Ext 1247 | ,Carrera 9° N° 99 — 07 torre 3 piso 14| Horario de Atencion:
Lunes a Jueves 8:00 a.m. — 5:00 p.m. Viernes 8:00 a.m — 4:00 p.m.
carlos.aristizabal@laequidadseguros.coop+www.laeguidadseguros.coop | Bogotd
Colombia
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2 Antes de imprimir, piense en su compromiso con el medio ambiente.

NOTA CONFIDENCIAL: La informacidn contenida en este correo y en sus anexos y/o archivos adjuntos, es confidencial y tiene cardcter reservado. La misma
es propiedad de La Equidad Seguros O.C. y estd dirigida para conocimiento estricto de la persona o entidad destinataria(s), quien es (son) responsable(s)
por su custodia y conservacion. Si no es el receptor autorizado, cualquier retencién, difusién, distribucion o copia de este mensaje es prohibida y serd
sancionada por la ley. Si por error recibe este mensaje, favor reenviarlo y borrar el mensaje recibido inmediatamente. La compania no es responsable por
la transmisién de virus informdticos, ni por las opiniones expresadas en este mensaje, ya que estas son exclusivas del autor.

De: NAYDU CATHERIN MONCADA CUERVO <nmoncada547 @unab.edu.co>
Enviado el: viernes, 3 de enero de 2025 12:03 p. m.

Para: Carlos Aristizabal <Carlos.Aristizabal@laequidadseguros.coop>
Asunto: Re: OBJECION PLACA INRO69 SINIESTRO SP148538

Buen dia

Como le comenté a su investigador, no estuve en la escena de los hechos por tal motivo les he
informado de lo cual tengo de conocimiento, para ustedes hay soportes legalesy de peso emitidos
por la fiscalia, los cuales ya fueron suministrados, me parece que estan dilatando el procesoy
realmente me da pena pensar que sea con el fin de no responder a una péliza....de la cualno erael
primer ano que se le pagaba a ese vehiculo.



Estudiante Maestria Administracion de empresas
Universidad Auténoma de Bucaramanga, Colombia
Facultad de Ciencias Econdmicas, Administrativas y Contables
Tel. +57 (7) 6436111 /6436261 ext. 165
nmoncadab547@unab.edu.co
Cédigo postal: 680003
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Aviso de Privacidad

En cumplimiento con lo establecido en la Ley 1581 de 2012 sobre Proteccion de Datos Personales y su Decreto Reglamentario 1377 de 2013 la Universidad
Auténoma de Bucaramanga informa que garantiza la proteccion plena del derecho de Habeas Data a todos los estudiantes, graduados, docentes, empleados,
proveedores y demas miembros de la comunidad universitaria.

Todos los datos suministrados por los usuarios voluntaria y libremente se encuentran incorporados en nuestras bases de datos y tienen por finalidad ser usados
y tratados por la UNAB para el correcto y natural ejercicio de sus actividades administrativas, financieras, de formacioén, ofrecimiento de nuevos servicios, asi
como de envio de boletines informativos fisicos y electrénicos.

Recuerde que puede ejercitar los derechos a conocer, actualizar, rectificary suprimir los datos personales que se encuentran en nuestros archivos, en cualquier
momento y sin ningln costo, previa acreditacién de su identidad. Para lo anterior pueden contactarse con la Oficina de Comunicacién Organizacional a través de
uno de los siguientes medios:

Escrito: Avenida 42 No. 48 - 11 Bucaramanga

Portal Web: unab.edu.co/contactenos

Teléfono de servicio al cliente: 018000127395

Correo electrénico:contactenos@unab.edu.co

ElElvie, 27 de dic. de 2024 a la(s) 2:19 p.m., Carlos Aristizabal
<Carlos.Aristizabal@laequidadseguros.coop> escribid:

Buenas tardes:

Sefora @NAYDU CATHERIN MONCADA CUERVO requerimos de su parte la mayor colaboracién con nuestro
colaborador NBI para esclarecer en modo, tiempo y lugar las circunstancias que rodaron el hurto del carro.
De esta premisa parte la objecién envidad ya que no se soporto la ocurrencia del hurto de acuerdo con lo
estipulado en el cédigo de comercio, articulo 1077.

Necesitamos toda la informacién del hurto que a la fecha no se ha sido aportada por su parte.

Quedamos atentos, igualmente nuestro colaborador NBI se estara colocando en contacto con usted para
avanzar con el caso.

Cordialmente



Carlos Augusto Aristizabal Herrera | Analista De Indemnizaciones
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& Antes de imprimir, piense en su compromiso con el medio ambiente.

NOTA CONFIDENCIAL: La informacién contenida en este correo y en sus anexos y/o archivos adjuntos, es confidencial y tiene cardcter reservado. La
misma es propiedad de La Equidad Seguros O.C. y estd dirigida para conocimiento estricto de la persona o entidad destinataria(s), quien es (son)
responsable(s) por su custodia y conservacion. Si no es el receptor autorizado, cualquier retencion, difusion, distribucion o copia de este mensaje es
prohibida y serd sancionada por la ley. Si por error recibe este mensaje, favor reenviarlo y borrar el mensaje recibido inmediatamente. La compania no
es responsable por la transmisién de virus informdticos, ni por las opiniones expresadas en este mensaje, ya que estas son exclusivas del autor.

De: NAYDU CATHERIN MONCADA CUERVO <nmoncada547 @unab.edu.co>
Enviado el: miércoles, 18 de diciembre de 2024 3:09 p. m.

Para: Carlos Aristizabal <Carlos.Aristizabal@laequidadseguros.coop>
Asunto: Re: OBJECION PLACA INR0O69 SINIESTRO SP148538

Buena tarde

Alinvestigador se le otorgd el numero de una persona que puede colaborar con la version,
agradezco me indique que mas debo hacer o si definitivamente ustedes no van a reconocer lo de la
poliza.... Me pareceria muy desgastante colocar abogado porque al final para eso se paga una poéliza
para que cuando exista la calamidad ustedes den cobertura, adicional no es la primera péliza que
pago siempre he tenido la cultura de pagarle a mis vehiculos todo riesgo.... Pero con esta
experiencia dificilmente vuelvo a confiar en la entidad que usted representa, atenta a sus
indicaciones.



Estudiante Maestria Administracién de empresas

Universidad Auténoma de Bucaramanga, Colombia

Facultad de Ciencias Econdmicas, Administrativas y Contables
Tel. +57 (7) 6436111 /6436261 ext. 165

nmoncada547@unab.edu.co

Cddigo postal: 680003

Aviso de Privacidad

En cumplimiento con lo establecido en la Ley 1581 de 2012 sobre Proteccién de Datos Personales y su Decreto Reglamentario 1377 de 2013 la Universidad
Auténoma de Bucaramanga informa que garantiza la proteccion plena del derecho de Habeas Data a todos los estudiantes, graduados, docentes, empleados,
proveedores y demas miembros de la comunidad universitaria.

Todos los datos suministrados por los usuarios voluntaria y libremente se encuentran incorporados en nuestras bases de datos y tienen por finalidad ser
usadosy tratados por la UNAB para el correcto y natural ejercicio de sus actividades administrativas, financieras, de formacion, ofrecimiento de nuevos
servicios, asi como de envio de boletines informativos fisicos y electrénicos.

Recuerde que puede ejercitar los derechos a conocer, actualizar, rectificary suprimir los datos personales que se encuentran en nuestros archivos, en
cualquier momento y sin ningun costo, previa acreditacion de su identidad. Para lo anterior pueden contactarse con la Oficina de Comunicacién Organizacional
a través de uno de los siguientes medios:

Escrito: Avenida 42 No. 48 — 11 Bucaramanga
Portal Web: unab.edu.co/contactenos
Teléfono de servicio al cliente: 018000127395
Correo electrénico:contactenos@unab.edu.co

ELEl lun, 25 de nov. de 2024 a la(s) 4:15 p.m., Carlos Aristizabal
<Carlos.Aristizabal@laequidadseguros.coop> escribio:

Buenas tardes:



Adjunto encontrara respuesta formal a su solicitud.
cordialmente

Carlos Augusto Aristizabal Herrera | Analista De Indemnizaciones
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& Antes de imprimir, piense en su compromiso con el medio ambiente.

NOTA CONFIDENCIAL: La informacién contenida en este correo y en sus anexos y/o archivos adjuntos, es confidencial y tiene cardcter reservado. La
misma es propiedad de La Equidad Seguros O.C. y estd dirigida para conocimiento estricto de la persona o entidad destinataria(s), quien es (son)
responsable(s) por su custodia y conservacién. Si no es el receptor autorizado, cualquier retencién, difusion, distribucién o copia de este mensaje es
prohibida y serd sancionada por la ley. Si por error recibe este mensaje, favor reenviarlo y borrar el mensaje recibido inmediatamente. La compania no

es responsable por la transmisién de virus informdticos, ni por las opiniones expresadas en este mensaje, ya que estas son exclusivas del autor.



