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RV: Comunicación - Proceso de Conciliación.

Desde Jean Paul Arboleda Calderón <jarboleda@gha.com.co>
Fecha Mié 12/03/2025 9:22
Para CAD GHA <cad@gha.com.co>
CC Informes GHA <informes@gha.com.co>; John Edwar Banguera Obando <jbanguera@gha.com.co>

Buenos días.
Confirmo Case Nº 24632

Cordialmente;

Jean Paul Arboleda Calderón
Aprendiz Sena

Email: jarboleda@gha.com.co |  318 687 0893
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Aviso de Confidencialidad: La reproducción, copia, publicación, revelación y/o distribución, así como cualquier uso
comercial o no comercial de la información contenida en este Correo Electrónico y sus adjuntos se encuentra proscrito
por la Ley. Al ser destinatario del presente correo y no devolverlo acepta que el manejo de la información aquí contenida
debe manejarse de manera confidencial y reservada. Si usted no es destinatario por favor contacte al remitente y elimine
copia del correo, así como de sus adjuntos.
 
Confidentiality Notice: The reproduction, copying, publication, disclosure and/or distribution, as well as any commercial or
non-commercial use of the information contained in this Email and its attached files are prohibited by law. If you are the
intended recipient you agree that the information contained herein must be used and managed in both, confidential and
reserved manner. If you are not the intended recipient please contact the sender and delete a copy of the mail as well as
its attachments.

De: Informes GHA <informes@gha.com.co>
Enviado: miércoles, 12 de marzo de 2025 8:48
Para: John Edwar Banguera Obando <jbanguera@gha.com.co>; Jean Paul Arboleda Calderón <jarboleda@gha.com.co>;
CAD GHA <cad@gha.com.co>
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Cc: Paola Andrea Narváez Loaiza <pnarvaez@gha.com.co>
Asunto: RV: Comunicación - Proceso de Conciliación.
 
NUEVA ASIGNACION

EXTRAJUDICIAL - AGENDA

De: audiencias <audiencias@laequidadseguros.coop>
Enviado: miércoles, 12 de marzo de 2025 7:26
Para: Paola Andrea Narváez Loaiza <pnarvaez@gha.com.co>
Cc: Informes GHA <informes@gha.com.co>; John Edwar Banguera Obando <jbanguera@gha.com.co>; Maria Camila
Agudelo Ortiz <mcagudelo@gha.com.co>; Kevin Orozco Rua <korozco@gha.com.co>
Asunto: RV: Comunicación - Proceso de Conciliación.
 
Cordial saludo
Solicito de su agendamiento en virtud de la convocatoria a la audiencia de conciliación prejudicial citada
para el 18 de marzo de 2025 a las 14:30 hras, agradezco me pueda confirmar su disponibilidad para la
atención de la misma.
 
Cordialmente
 
Audiencias- Gerencia Nacional de Indemnizaciones
audiencias@laequidadseguros.coop| + www.laequidadseguros.coop  
Bogotá D.C.– Colombia
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P Antes de imprimir, piense en su compromiso con el medio ambiente
NOTA CONFIDENCIAL. "La información contenida en este correo y en sus anexos y/o archivos adjuntos, es
confidencial y tiene carácter reservado. La misma es propiedad de La Equidad Seguros O.C. y está dirigida
para conocimiento estricto de la persona o entidad destinataria(s), quien es (son) responsable(s) por su
custodia y conservación. Si  no es el receptor autorizado, cualquier retención, difusión, distribución o  copia
de este mensaje es prohibida y será sancionada por la ley. Si por error  recibe este mensaje, favor reenviarlo y
borrar el mensaje recibido  inmediatamente. La compañía no es responsable por la transmisión de virus
informáticos, ni por las opiniones expresadas en este mensaje, ya que estas son exclusivas del autor.
 
 
 
 

De: Notificacionesjudicialeslaequidad <Notificacionesjudicialeslaequidad@laequidadseguros.coop>
Enviado el: jueves, 6 de marzo de 2025 6:57 p. m.
Para: audiencias <audiencias@laequidadseguros.coop>
Asunto: RV: Comunicación - Proceso de Conciliación.
 
 
 
De: CENTRO DE CONCILIACIÓN, ARBITRAJE Y AMIGABLE COMPOSICIÓN DE LA FUNDACIÓN LIBORIO MEJÍA SEDE
MANIZALES <info@litivo.com>
Enviado el: jueves, 6 de marzo de 2025 3:05 p. m.
Para: Notificacionesjudicialeslaequidad <Notificacionesjudicialeslaequidad@laequidadseguros.coop>
Asunto: Comunicación - Proceso de Conciliación.
 

Buen día señor(a)
LA EQUIDAD SEGUROS GENERALES ORGANISMO COOPERATIVO

El(la) Centro De Conciliación, Arbitraje Y Amigable Composición De La Fundación Liborio Mejía Sede Manizales
le informa, que a través del presente correo electrónico usted ha sido comunicado para conocer sobre el
siguiente proceso de Conciliación:

Sede: Centro De Conciliación, Arbitraje Y Amigable Composición De La Fundación Liborio Mejía Sede
Manizales
Identificación de los convocantes:

Gloria Clemencia Cardona
C.C. 30.333.362

Identificación de los convocados:

Cooperativa De Transportadores De Chinchiná NIT 890802386
La Equidad Seguros Generales Organismo Cooperativo NIT 860028415

Radicado: 94-503-25
Comunicación:
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NOTIFICACION AUDIENCIA DE CONCILIACION RAD: 94-0503-25 

Buen día

 Adjuntamos solicitud y notificación del proceso en mención para su conocimiento y fines pertinentes.  
La fecha de la audiencia es el día 18 marzo de 2025. A las 02:30 PM a través del siguiente link:
https://meet.google.com/isf-xvub-hdi 

Cordialmente, 
 
Fundación Liborio Mejía sede Manizales. 
Anexos de la notificación:

Documento de Notificación a La Equidad Seguros Generales Organismo Cooperativo
SOLICITUD CONCILIACION GLORIA CLEMENCIA.docx
CamScanner 04-03-2025 17.30.pdf

Para acceder al expediente electrónico haz clic en el siguiente enlace:
Ver Expediente Electrónico

Si al hacer clic en el botón no abre el expediente, puede copiar y pegar el siguiente enlace en el navegador:
https://www.litivo.com/conciliacion/detalle/o7xit04f/6820
Gracias por tu tiempo.
Atentamente,
CENTRO DE CONCILIACIÓN, ARBITRAJE Y AMIGABLE COMPOSICIÓN DE LA FUNDACIÓN LIBORIO MEJÍA SEDE
MANIZALES
Para mayores informes sobre este correo electrónico, puede contactar a:
manizales@fundacionlm.org
3113917474
3113917474
IMPORTANTE: Por favor no responda este mensaje, este servicio es únicamente para notificación electrónica.
Este correo es enviado a través de la plataforma digital jurídica Litivo.
Este correo es únicamente informativo y es de uso exclusivo del destinatario(a), puede contener información
privilegiada y/o confidencial. Si no es usted el destinatario(a) deberá borrarlo inmediatamente.

© Derechos de autor reservados - Nuvakta S.A.S. 2025
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