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RE: CONTESTACIÓN DEMANDA ||2025-00014, SANDRA JOSEFINA ROJAS VASQUEZ - YOSELIN
ANDREINA CHACIN ROJAS - KAROL PAOLA CHACIN ROJAS vs BBVA SEGUROS COLOMBIA S.A -
VICTOR MANUEL RUBIANO CRUZ - SOLARTE NACIONAL DE CONSTRUCCIONES S.A.S

Desde Darlyn Marcela Muñoz Nieves <dmunoz@gha.com.co>
Fecha Lun 21/07/2025 16:50
Para CAD GHA <cad@gha.com.co>
CC Santiago Rojas Buitrago <srojas@gha.com.co>

3 archivos adjuntos (1 MB)
REL - MAQUINAS SOLARTE NACIONAL DE CONSTRUCCIONES SAS.pdf; CLAUS - SOLARTE NACIONAL DE CONSTRUCCIONES
SAS..pdf; CART - SOLARTE NACIONAL DE CONSTRUCCIONES SAS.pdf;

Estimados compañeros, muy buenas tardes,    
 
Amablemente solicito su valiosa ayuda cargando la cadena del correo y las piezas adjuntas. 
 
Muchas gracias, siempre cordial,    

Darlyn Marcela Muñoz Nievez
Coordinadora Regional Sur Occidente
TEL: 311 388 8049

Bogotá - Cra 11A # 94A - 23 Of 201  | +57 317 379 5688
Cali - AV 6A Bis # 35N - 100 Of 212 | +57 315 577 6200
Londres - EC3A 7AR GB - Edificio St Botolph. 138 Houndsditch.

gha.com.co      

Aviso de Confidencialidad:  La reproducción, copia, publicación, revelación y/o distribución, así como cualquier uso comercial o

no comercial de la información contenida en este Correo Electrónico y sus adjuntos se encuentra proscrito por la Ley. Al ser

destinatario del presente correo y no devolverlo acepta que el manejo de la información aquí contenida debe manejarse de

manera confidencial y reservada. Si usted no es destinatario por favor contacte al remitente y elimine copia del correo, así como

de sus adjuntos.

Confidentiality Notice: The reproduction, copying, publication, disclosure and/or distribution, as well as any commercial or non-

commercial use of the information contained in this Email and its attached files are prohibited by law. If you are the intended

recipient you agree that the information contained herein must be used and managed in both, confidential and reserved manner.

If you are not the intended recipient please contact the sender and delete a copy of the mail as well as its attachments
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De: MAYERLY AYALA RIVERA <mayerly.ayala.contractor@bbva.com>
Enviado: lunes, 21 de julio de 2025 16:30
Para: Darlyn Marcela Muñoz Nieves <dmunoz@gha.com.co>; Santiago Rojas Buitrago <srojas@gha.com.co>
Cc: Informes GHA <informes@gha.com.co>
Asunto: Fwd: CONTESTACIÓN DEMANDA ||2025-00014, SANDRA JOSEFINA ROJAS VASQUEZ - YOSELIN ANDREINA
CHACIN ROJAS - KAROL PAOLA CHACIN ROJAS vs BBVA SEGUROS COLOMBIA S.A - VICTOR MANUEL RUBIANO
CRUZ - SOLARTE NACIONAL DE CONSTRUCCIONES S.A.S
 
Estimados, reciban un cordial saludo, 

Amablemente remito para su conocimiento y fines pertinentes.
 
Cordialmente, 

---------- Forwarded message ---------
De: LUISA MARÍA PÉREZ RAMÍREZ <luisamaria.perez@bbva.com>
Date: lun, 21 jul 2025 a las 16:13
Subject: Fwd: CONTESTACIÓN DEMANDA ||2025-00014, SANDRA JOSEFINA ROJAS VASQUEZ -
YOSELIN ANDREINA CHACIN ROJAS - KAROL PAOLA CHACIN ROJAS vs BBVA SEGUROS COLOMBIA
S.A - VICTOR MANUEL RUBIANO CRUZ - SOLARTE NACIONAL DE CONSTRUCCIONES S.A.S
To: MAYERLY AYALA RIVERA <mayerly.ayala.contractor@bbva.com>
Cc: SAIDY JULIETTE BALLESTEROS MOLINA <saidyjuliette.ballesteros@bbva.com>, DANIELA
ALEJANDRA LOMBANA BURBANO <danielaalejandra.lombana@bbva.com>

PTC

---------- Forwarded message ---------
De: GUILLERMO ALFONSO LEAL ARDILA <guillermoalfonso.leal@bbva.com>
Date: lun, 21 jul 2025 a las 16:08
Subject: Fwd: CONTESTACIÓN DEMANDA ||2025-00014, SANDRA JOSEFINA ROJAS VASQUEZ -
YOSELIN ANDREINA CHACIN ROJAS - KAROL PAOLA CHACIN ROJAS vs BBVA SEGUROS COLOMBIA
S.A - VICTOR MANUEL RUBIANO CRUZ - SOLARTE NACIONAL DE CONSTRUCCIONES S.A.S
To: LUISA MARÍA PÉREZ RAMÍREZ <luisamaria.perez@bbva.com>

Luisa 
Bs tardes
Atte te envío la póliza

Atte
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Guillermo Alfonso Leal Ardila 
Gerente Sucursal Bogotá 
Móvil +315 8489999 - Tel. +571, 2191100  ext 32112  guillermoalfonso.leal@bbva.com
Seguros - Dirección Cra. 9 # 72-21 , Piso 8, Bogotá

 

---------- Forwarded message ---------
De: GUILLERMO ALFONSO LEAL ARDILA <guillermoalfonso.leal@bbva.com>
Date: lun, 21 de jul. de 2025 4:04 p. m.
Subject: Fwd: CONTESTACIÓN DEMANDA ||2025-00014, SANDRA JOSEFINA ROJAS VASQUEZ -
YOSELIN ANDREINA CHACIN ROJAS - KAROL PAOLA CHACIN ROJAS vs BBVA SEGUROS COLOMBIA
S.A - VICTOR MANUEL RUBIANO CRUZ - SOLARTE NACIONAL DE CONSTRUCCIONES S.A.S
To: RAFAEL CABRERA <rafaelenrique.cabrera@bbva.com>

Rafa

bs tardes 
Atte te envío la póliza

atte 

Guillermo Alfonso Leal Ardila 
Gerente Sucursal Bogotá 
Móvil +315 8489999 - Tel. +571, 2191100  ext 32112  guillermoalfonso.leal@bbva.com
Seguros - Dirección Cra. 9 # 72-21 , Piso 8, Bogotá

 

---------- Forwarded message ---------
De: EXPEDICIONES - BBVA COLOMBIA (BZG05596) <expediciones.co@bbvaseguros.co>
Date: lun, 21 jul 2025 a las 15:24
Subject: Re: CONTESTACIÓN DEMANDA ||2025-00014, SANDRA JOSEFINA ROJAS VASQUEZ - YOSELIN
ANDREINA CHACIN ROJAS - KAROL PAOLA CHACIN ROJAS vs BBVA SEGUROS COLOMBIA S.A -
VICTOR MANUEL RUBIANO CRUZ - SOLARTE NACIONAL DE CONSTRUCCIONES S.A.S
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To: SILVIA ALEJANDRA MEJIA ORTEGA <silviaalejandra.mejia@bbva.com>
Cc: GUILLERMO ALFONSO LEAL ARDILA <guillermoalfonso.leal@bbva.com>

Buen día Silvia,
Te comparto las condiciones particulares de la póliza (Anexos de emisión para la vigencia 24/12/2023 -
 24/12/2024)
Ya que según lo informado, al mes de Noviembre del 2023, se encontraba vigente.

Cordialmente,

Buzón de Expedición
Área Operaciones
expediciones.co@bbvaseguros.co  Tel. +57 6012191100
BBVA Seguros - Carrera 9 # 72-21 Piso 8, Bogotá
Antes de imprimir este mensaje, por favor comprueba que es necesario hacerlo. Before you print this message please consider if it is really necessary.

El mié, 16 jul 2025 a la(s) 8:24 a.m., SILVIA ALEJANDRA MEJIA ORTEGA
(silviaalejandra.mejia@bbva.com) escribió:

Apreciados de Expediciones, buen día;

Por favor su ayuda ya que en el reporte de producción del 2024 para la sucursal Bogotá sale la
siguiente información:

La póliza estaba vigente hasta diciembre de 2024 

@GUILLERMO ALFONSO LEAL ARDILA  copio para tu información - Operaciones indica que la póliza
estuvo vigente solo hasta dic de 2023.

Saludos cordiales y quedo atenta.

El mar, 15 jul 2025 a las 11:48, EXPEDICIONES - BBVA COLOMBIA (BZG05596)
(<expediciones.co@bbvaseguros.co>) escribió:

Buen día Claudia,
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La última vigencia de la póliza de la póliza fue 24/12/2022 - 24/12/2023, como no se renovó la póliza por tal
motivo aparece en el sistema Anulada. 
Queremos que por favor nos confirmes el número de la póliza para tomar la solicitud. 

Cordialmente,

Buzón de Expedición
Área Operaciones
expediciones.co@bbvaseguros.co  Tel. +57 6012191100
BBVA Seguros - Carrera 9 # 72-21 Piso 8, Bogotá 
Antes de imprimir este mensaje, por favor comprueba que es necesario hacerlo. Before you print this message please consider if it is really necessary. L.Z.

El lun, 14 jul 2025 a la(s) 6:06 p.m., SILVIA ALEJANDRA MEJIA ORTEGA
(silviaalejandra.mejia@bbva.com) escribió:

Estimados buenas tardes;

Por favor su ayuda compartiendo la información de la póliza que tenga el cliente vigente con
nosotros.

De acuerdo a su respuesta, debe pertenecer a la póliza 18381000798

Saludos cordiales y quedo atenta a sus comentarios.

El lun, 14 jul 2025 a las 11:57, EXPEDICIONES - BBVA COLOMBIA (BZG05596)
(<expediciones.co@bbvaseguros.co>) escribió:

Buen día Silvia,

Agradezco me confirmes el número de la póliza, la relacionada esta Anulada o confirmar si la información
se solicita por la misma 18381000798.
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Cordialmente,

Buzón de Expedición
Área Operaciones
expediciones.co@bbvaseguros.co  Tel. +57 6012191100
BBVA Seguros - Carrera 9 # 72-21 Piso 8, Bogotá
Antes de imprimir este mensaje, por favor comprueba que es necesario hacerlo. Before you print this message please consider if it is really necessary.

L.Z.

El lun, 14 jul 2025 a la(s) 9:50 a.m., SILVIA ALEJANDRA MEJIA ORTEGA
(silviaalejandra.mejia@bbva.com) escribió:

Compañeros de Expediciones, buen día;

Por favor compartiendo copia de la póliza completa incluyendo condiciones particulares,
generales y todos los anexos y/o cobros realizados a la póliza en su última vigencia; el
número de la póliza es 18381000798

Quedamos atentos a sus comentarios.

Muchas gracias.

---------- Forwarded message ---------
De: GUILLERMO ALFONSO LEAL ARDILA <guillermoalfonso.leal@bbva.com>
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Date: lun, 14 jul 2025 a las 8:36
Subject: Fwd: CONTESTACIÓN DEMANDA ||2025-00014, SANDRA JOSEFINA ROJAS
VASQUEZ - YOSELIN ANDREINA CHACIN ROJAS - KAROL PAOLA CHACIN ROJAS vs BBVA
SEGUROS COLOMBIA S.A - VICTOR MANUEL RUBIANO CRUZ - SOLARTE NACIONAL DE
CONSTRUCCIONES S.A.S
To: SILVIA ALEJANDRA MEJIA ORTEGA <silviaalejandra.mejia@bbva.com>

silvi 

por fa tu ayuda solicitando copia completa de la póliza a expedicion 

gracias 

Guillermo Alfonso Leal Ardila 
Gerente Sucursal Bogotá 
Móvil +315 8489999 - Tel. +571, 2191100  ext 32112  guillermoalfonso.leal@bbva.com
Seguros - Dirección Cra. 9 # 72-21 , Piso 8, Bogotá

 

---------- Forwarded message ---------
De: SOPORTE OPERATIVO COLOMBIA (BZG07706) <soporteoperativo@bbva.com>
Date: sáb, 12 jul 2025 a las 8:46
Subject: Re: CONTESTACIÓN DEMANDA ||2025-00014, SANDRA JOSEFINA ROJAS VASQUEZ
- YOSELIN ANDREINA CHACIN ROJAS - KAROL PAOLA CHACIN ROJAS vs BBVA SEGUROS
COLOMBIA S.A - VICTOR MANUEL RUBIANO CRUZ - SOLARTE NACIONAL DE
CONSTRUCCIONES S.A.S
To: LUISA MARÍA PÉREZ RAMÍREZ <luisamaria.perez@bbva.com>
Cc: KIMBERLY YISELTH CARDENAS CAÑON <kimberlyyiselth.cardenas@bbva.com>,
DANIELA ALEJANDRA LOMBANA BURBANO <danielaalejandra.lombana@bbva.com>,
SAIDY JULIETTE BALLESTEROS MOLINA <saidyjuliette.ballesteros@bbva.com>, MAYERLY
AYALA RIVERA <mayerly.ayala.contractor@bbva.com>, DIANA MARCELA ZAMORA
ALVAREZ <dianamarcela.zamora@bbva.com>, Eduard Garcia
<egarciao@grupokonecta.co>, RAFAEL CABRERA <rafaelenrique.cabrera@bbva.com>,
GUILLERMO ALFONSO LEAL ARDILA <guillermoalfonso.leal@bbva.com>

Buen Dia Luisa Maria 

Nos permitimos detallar lo siguiente
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- Sobre Carátula de la póliza y condiciones particulares, compartimos la caratula de la
última vigencia registrada y su última modificación con el respectivo condicionado. 

- Respecto al certificado de la disponibilidad del valor asegurado para el amparo de RCE
toda vez que con cargo a la póliza existió una transacción previa con un
tercero, @GUILLERMO ALFONSO LEAL ARDILA  agradecemos tu colaboración con dicha
información. 

Cualquier inquietud adicional con gusto será atendida.

Cordialmente.

BBVA Seguros | Servicio al cliente.
 Tel: 601 - 307-80-80 | 01-8000-934-020 | clientes@bbvaseguros.com.co
 BBVA Seguros - Carrera 9 No 72 - 21 Piso 8 Bogotá Colombia, Bogotá
Antes de imprimir este mensaje, por favor comprueba que es necesario hacerlo. Before you print this message please consider if it is really
necessary.

El lun, 7 jul 2025 a las 15:21, LUISA MARÍA PÉREZ RAMÍREZ (<luisamaria.perez@bbva.com>)
escribió:

Buenas tardes estimados,

Solicitamos comedidamente su colaboración en el envío de la siguiente documentación: 

- Carátula de la póliza y condiciones particulares. Si bien estas se encuentran en el
llamamiento, resulta pertinente que la compañía comparta las que tiene en su poder.
Aclaro que ya contamos con las condiciones generales.

- Un certificado de la disponibilidad del valor asegurado para el amparo de RCE toda vez
que con cargo a la póliza existió una transacción previa con un tercero.

Cordialmente, 

---------- Forwarded message ---------
De: MAYERLY AYALA RIVERA <mayerly.ayala.contractor@bbva.com>
Date: lun, 7 jul 2025 a las 14:56
Subject: Re: CONTESTACIÓN DEMANDA ||2025-00014, SANDRA JOSEFINA ROJAS
VASQUEZ - YOSELIN ANDREINA CHACIN ROJAS - KAROL PAOLA CHACIN ROJAS vs BBVA
SEGUROS COLOMBIA S.A - VICTOR MANUEL RUBIANO CRUZ - SOLARTE NACIONAL DE
CONSTRUCCIONES S.A.S
To: SAIDY JULIETTE BALLESTEROS MOLINA <saidyjuliette.ballesteros@bbva.com>
Cc: <informes@gha.com.co>, DANIELA ALEJANDRA LOMBANA BURBANO
<danielaalejandra.lombana@bbva.com>, <srojas@gha.com.co>, LUISA MARÍA PÉREZ
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RAMÍREZ <luisamaria.perez@bbva.com>, SOPORTE OPERATIVO COLOMBIA (BZG07706)
<soporteoperativo@bbva.com>, KIMBERLY YISELTH CARDENAS CAÑON
<kimberlyyiselth.cardenas@bbva.com>, <dlozano@gha.com.co>

Apreciada Dra Saidy, recibe un cordial saludo,
 
Amablemente nos permitimos informar sobre la admisió n del llamamiento formulado
por  Solarte Nacional de Construcciones S.A.S a  BBVA, cuyo vencimiento es el 09 de julio del
2025.
 
Para los efectos presentamos los siguientes datos: 

Tomador/asegurado: Solarte Nacional de Construcciones S.A.S.
NIT: 830.129.289-8.
Víctima directa: Luis Antonio Chacín Rojas.
Víctima indirecta/ demandante: Sandra Josefina Rojas Vásquez
Cédula de identidad: 6.748.020.
Fecha de siniestro: 5 de noviembre de 2023.
Póliza:  018381000798.
 
Por lo que amablemente solicitamos la remisió n de lo siguiente:

- Carátula de la pó liza y condiciones particulares. Si bien estas se encuentran en el
llamamiento, resulta pertinente que la compañ ía comparta las que tiene en su poder.
Aclaro que ya contamos con las condiciones generales.
- Un certificado de la disponibilidad del valor asegurado para el amparo de RCE toda vez
que con cargo a la pó liza existió  una transacció n previa con un tercero.

 
 Quedamos atentos a sus valiosos comentarios.
 
Cordialmente,
 

El lun, 5 may 2025 a las 10:56, MAYERLY AYALA RIVERA
(<mayerly.ayala.contractor@bbva.com>) escribió:

Apreciada Dra Maribel, recibe un cordial saludo,
 
Amablemente nos permitimos informar que, dentro del proceso de la referencia radicamos
oportunamente contestació n a la demanda.
 
Adjuntamos constancia de radicació n, contestació n, anexos e informe inicial.
 
Cordialmente, 

--
Mayerly Ayala Rivera
Abogada Junior
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Email: mayala@gha.com.co |  301 394 2039

Cali - AV 6A Bis # 35N - 100 Of 212 | +57 315 577 6200
Bogotá - Calle 69 # 4 - 48 Of 502 | +57 317 379 5688

--

Mayerly Ayala Rivera
Abogada Junior

Email: mayala@gha.com.co |  301 394 2039

Cali - AV 6A Bis # 35N - 100 Of 212 | +57 315 577 6200
Bogotá - Calle 69 # 4 - 48 Of 502 | +57 317 379 5688

--

LUISA MARÍA PÉREZ RAMÍREZ
Secretaría General- BBVA Seguros
Tel 601-3471600
luisamaria.perez@bbva.com
Cra. 9 # 72-21  Piso 8  Bogotá - Colombia
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--
Atentamente,

Silvia Alejandra Mejía Ortega
INSURANCE SALES FORCES AGENT | Gerencia Comercial
Móvil +57 315 065 1615 – silviaalejandra.mejia@bbva.com
Sucursal Bogotá - Carrera 9 N° 72 – 21 Piso 3, Bogotá

--
Atentamente,

Silvia Alejandra Mejía Ortega
INSURANCE SALES FORCES AGENT | Gerencia Comercial
Móvil +57 315 065 1615 – silviaalejandra.mejia@bbva.com
Sucursal Bogotá - Carrera 9 N° 72 – 21 Piso 3, Bogotá

--
Atentamente,

Silvia Alejandra Mejía Ortega
INSURANCE SALES FORCES AGENT | Gerencia Comercial
Móvil +57 315 065 1615 – silviaalejandra.mejia@bbva.com
Sucursal Bogotá - Carrera 9 N° 72 – 21 Piso 3, Bogotá

--

LUISA MARÍA PÉREZ RAMÍREZ
Secretaría General- BBVA Seguros
Tel 601-3471600
luisamaria.perez@bbva.com
Cra. 9 # 72-21  Piso 8  Bogotá - Colombia

--
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Mayerly Ayala Rivera
Abogada Junior

Email: mayala@gha.com.co |  301 394 2039
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