
ANIA KATHERINE MORALES DUARTE <aniakatherine.morales@bbva.com>

Fwd: [External] RV: INSTRUCCION DE GIRO DE SINIESTRO No: PMBS-304 S-4350179
Póliza No: 018381000798 SONACOL
3 mensajes

LUZ ARIANY CARDOZO MURCIA <luzariany.cardozo@bbva.com> 17 de abril de 2024, 10:38
Para: "NUEVO AVISO DE INDEMNIACION - COLOMBIA (BZG15066)" <siniestros.co@bbva.com>, ANIA KATHERINE MORALES
DUARTE <aniakatherine.morales@bbva.com>, ADRIANA RAMIREZ ORTIZ <adriana.ramirez.ortiz@bbva.com>, GUILLERMO
ALFONSO LEAL ARDILA <guillermoalfonso.leal@bbva.com>

Buen dia. 

 De acuerdo acuerdo a solicitud del intermediario y cliente remito la información adjunta

Por favor atender. 

gracias 

Luz Ariany Cardozo Murcia 
Sucursal Bogotá - Gestor Comercial
Móvil +318 3411897
luzariany.cardozo@bbva.com 

---------- Forwarded message ---------
De: María Helena Castañeda Vargas <mcastaneda@uiblatam.com>
Date: mié, 17 abr 2024 a las 10:18
Subject: [External] RV: INSTRUCCION DE GIRO DE SINIESTRO No: PMBS-304 S-4350179 Póliza No: 018381000798
SONACOL
To: LUZARIANY.CARDOZO@BBVA.COM <LUZARIANY.CARDOZO@bbva.com>, José Gregorio Montaña Masmela
<jmontana@uiblatam.com>

Buen día Luz Ariany, gusto saludarte.

 

De acuerdo con lo tratado te comparto las instrucción de giro enviadas por Sonacol, en el cual piden se gire a BBVA COLOMBIA
Banco para cubrir un leasing, para tal fin adjuntó oficio.

 

Así mismo agradezco nos puedan confirmar si este giro queda realizado esta misma semana.

 

 

Cordialmente,

 

Maria Helena Castañeda V.
Vicepresidente Técnico

M: +57 322 767 6572 | mcastaneda@uiblatam.com
UIB Corredores de Seguros S.A
Cra 7 # 71-21 Torre B – Oficina 601 Bogotá D.C., Colombia | www.uibseguros.com.co 
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AVISO IMPORTANTE: La información de este correo electrónico (y los archivos adjuntos) es confidencial. Si usted no es el
destinatario, no debe utilizar o difundir la información. Si usted ha recibido este mensaje por error, por favor notifique
inmediatamente usando "Responder" y elimine permanentemente el original y las copias o impresiones de la misma. A pesar de
que este mensaje y los archivos adjuntos son considerados libres de virus o cualquier otro defecto que pueda afectar a
cualquier sistema informático en que se haya recibido y abierto, es responsabilidad del receptor asegurarse de que esté libre de
virus, el grupo UIB LatAm no acepta responsabilidad alguna por cualquier pérdida o daño que surja de su uso. IMPORTANT
NOTICE:The information in this email (and any attachments) is confidential. If you are not the intended recipient, you must not
use or disseminate the information. If you have received this email in error, please immediately notify me by "Reply" command
and permanently delete the original and any copies or printouts thereof. Although this email and any attachments are believed to
be free of any virus or other defect that might affect any computer system into which it is received and opened, it is the
responsibility of the recipient to ensure that it is virus free and no responsibility is accepted by the UIB LatAm group for any loss
or damage arising in any way from its use.
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ANIA KATHERINE MORALES DUARTE <aniakatherine.morales@bbva.com> 17 de abril de 2024, 11:44
Para: mcastaneda@uiblatam.com, jmontana@uiblatam.com
Cc: ADRIANA RAMIREZ ORTIZ <adriana.ramirez.ortiz@bbva.com>, GUILLERMO ALFONSO LEAL ARDILA
<guillermoalfonso.leal@bbva.com>, LUZ ARIANY CARDOZO MURCIA <luzariany.cardozo@bbva.com>

Estimada Maria Helena buenos días 

Dando alcance a lo conversado hace un momento con mi compañera Adriana, solicitamos formalmente nos allegue  la
certificación de SONALCOL indicando el contrato o los contratos sobre los cuales solicitan se realice  el abono del siniestro
mencionado en asunto. 

Agradecemos también nos certifiquen la cuenta Bancaria a la que se debe hacer la respectiva transferencia. 

Saludos Cordiales,

     
Ania Katherine Morales Duarte
Gerencia Indemnizaciones - Analista de Indemnizaciones Generales
 Tel. +601 2191100 ext.31304 – aniakatherine.morales@bbva.com
Unidad - Dirección Carrera 9 No. 72-21, Planta 8, Bogotá D.C.

RADICACIÓN DE RECLAMOS: siniestros.co@bbva.com

Antes de imprimir este mensaje, por favor comprueba que es necesario hacerlo. Before you print this message please consider if it is really necessary.

[El texto citado está oculto]

María Helena Castañeda Vargas <mcastaneda@uiblatam.com> 17 de abril de 2024, 14:40
Para: ANIA KATHERINE MORALES DUARTE <aniakatherine.morales@bbva.com>, José Gregorio Montaña Masmela
<jmontana@uiblatam.com>
Cc: ADRIANA RAMIREZ ORTIZ <adriana.ramirez.ortiz@bbva.com>, GUILLERMO ALFONSO LEAL ARDILA
<guillermoalfonso.leal@bbva.com>, LUZ ARIANY CARDOZO MURCIA <luzariany.cardozo@bbva.com>
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Buenas tardes a todos.

 

Les coaprto el email que envíe hace un rato a Luz Ariany. Muchas gracias

 

Gracias

[El texto citado está oculto]
[El texto citado está oculto]

---------- Mensaje reenviado ----------
From: "María Helena Castañeda Vargas" <mcastaneda@uiblatam.com>
To: "LUZARIANY.CARDOZO@BBVA.COM" <LUZARIANY.CARDOZO@bbva.com>, "José Gregorio Montaña Masmela"
<jmontana@uiblatam.com>
Cc: 
Bcc: 
Date: Wed, 17 Apr 2024 18:45:31 +0000
Subject: RV: INSTRUCCION DE GIRO DE SINIESTRO No: PMBS-304 S-4350179 Póliza No: 018381000798

Hola Luz Ariany,

 

Agradezco compartir lo antes posible esta nueva comunicación con el área de indemnizaciones, la instrucción del cliente
queda finalmente según el comunicado adjunto.

 

Gracias

 

Cordialmente,

 

Maria Helena Castañeda V.
Vicepresidente Técnico

M: +57 322 767 6572 | mcastaneda@uiblatam.com
UIB Corredores de Seguros S.A
Cra 7 # 71-21 Torre B – Oficina 601 Bogotá D.C., Colombia | www.uibseguros.com.co 

 

 

 

De: Dayana Estupiñan <dayana.estupinan@grupolhs.com>
Enviado el: miércoles, 17 de abril de 2024 1:35 p. m.
Para: ignacio narvaez <ignacio.narvaez@grupolhs.com>
CC: Yolanda Guerra <yguerra@uiblatam.com>; José Gregorio Montaña Masmela <jmontana@uiblatam.com>; María
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Helena Castañeda Vargas <mcastaneda@uiblatam.com>; jorge prieto <jorge.prieto@grupolhs.com>; CONSTANZA
RINCON AMAYA <constanza.rincon@grupolhs.com>; Sheila Moreno <sheila.moreno@grupolhs.com>
Asunto: Re: INSTRUCCION DE GIRO DE SINIESTRO No: PMBS-304 S-4350179 Póliza No: 018381000798

 

Cordial saludo,

 

Nos permitimos adjuntar instrucción de giro con ocasión del siniestro  Instrucción de giro Siniestro No: PMBS-304 S-4350179
Póliza No: 018381000798 a favor de Solarte Nacional de Construcciones, junto con la certificación bancaria.

 

Agradecemos por favor la confirmación del recibido

 

Muchas gracias

 

Cordialmente

DAYANA ESTUPIÑAN RINCON

Directora General Contable 

GRUPO LHS

Dayana.estupinan@grupolhs.com

Carrera 86 No. 51 - 66 Oficina 204

Tels. (1) 345 6777  Ext. 104

 

 

El mar, 16 abr 2024 a las 18:13, ignacio narvaez (<ignacio.narvaez@grupolhs.com>) escribió:

Cordial saludo,  Jose Gregorio

 

 

De la manera mas atenta me permito enviar instrucción de giro de acuerdo con el asunto en referencia favor de BBVA
COLOMBIA, de acuerdo con el oficio adjunto,

 

 Atentamente,

 IGNACIO NARVAEZ MORA

Asesor de Negocios Estratégicos

GRUPO LHS
ignacio.narvaez@grupolhs.com
Dirección: Carrera 86  No.  51 -66 oficina 204
Bogotá D.C.
Teléfono: (1) 3456777
Fax: (1) 3456777 Ext 102
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3 adjuntos

Certificación bancaria bbva snc abril.pdf
47K
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RV: INSTRUCCION DE GIRO DE SINIESTRO No: PMBS-304 S-4350179 Póliza No: 018381000798.eml
439K
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