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RV: ACEPTACION TRAMITE DE CONCILIACION LEY 2220 DE 2022 SINIESTRO 10247116 PLACA TRF211

Desde Informes GHA <informes@gha.com.co>
Fecha Sab 15/03/2025 8:32
Para CAD GHA <cad@gha.com.co>

EXTRAJUDICIAL

De: audiencias <audiencias@laequidadseguros.coop>

Enviado: viernes, 14 de marzo de 2025 19:18

Para: Paola Andrea Narvaez Loaiza <pnarvaez@gha.com.co>

Cc: Informes GHA <informes@gha.com.co>; John Edwar Banguera Obando <jbanguera@gha.com.co>; Maria
Camila Agudelo Ortiz <mcagudelo@gha.com.co>; Kevin Orozco Rua <korozco@gha.com.co>

Asunto: RE: ACEPTACION TRAMITE DE CONCILIACION LEY 2220 DE 2022 SINIESTRO 10247116 PLACA TRF211

Cordial saludo.
Remito indicaciones para ser utilizadas en la audiencia programada para el viernes 19 de marzo de
2025, a las 10:00 a.m., en CENTRO DE CONCILIACION RESTABLECIENDO LAZOS DE POPAYAN.

Siniestro: 10247116

Fecha del siniestro: 25 de noviembre de 2021

Poliza: AAOO8115 - RCE SERVICIO PUBL-116

Tomador: COOP.INTEG.TRANSPORTES RAPIDO TAMBO LTD
Asegurado: JAIRO ALIRIO ISDITH ACHINTE

Placa: TRF211

Amparos afectados: LESI/ MUERT. UNA PER

Valores asegurados: 80 SMMLV 2021 ($72.682.080)

Convocantes: RICHARD ANDRES BOLANOS HURTADO vy otros

De este caso, el pasado 15 de enero de 2024 asistieron en representacion de La Equidad a otra
audiencia, convocada por las mismas personas que citan a esta diligencia, la cual se cerrd sin acuerdo.
Debido a que con esta nueva solicitud de conciliacidén no remiten informacién adicional o diferente a la
que ya ha sido analizada, y que las pretensiones en cuantia de $902.400.000 se mantienen, las
indicaciones para esta audiencia fambién se mantienen en el mismo sentido de la diligencia pasada,
ya gue pese a gue se ha probado la ocurrencia del siniestro no se prueba la cuantia de lo pretendido.

Anftecedentes

Responsabilidad: Se evidencia accidente de trdnsito. Vehiculo No. 1 Placa: BSL14F, conducido por el
sefor Richard Bolafos. Vehiculo No. 2 Placa: TRF211 Asegurado. Hipdtesis de accidente 121 No
mantener distancia de seguridad. Lesionando al conductor de la moto.

Victima: RICHARD ANDRES BOLANOS HURTADO, 16 afos, al momento del accidente, a la fecha ya
cuenta con la mayoria de edad.

Sufrié politraumas de alta energia. Trauma cerrado de térax y abdomen. Contusion pulmonar derecha y
laceraciones pulmonares multiples. Hemotdrax bilateral, que requiridé Toracotomia cerrada bilateral.
Fractura escapular bilateral y costal.
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- Hasta el momento no aportan dictamen de valoracién en medicina legal, tampoco calificacion de
invalidez

- Reclamo formalmente objetado con fundamento en la no acreditacion de cuantia. En diciembre de
2023, en el marco de la reclamacion directa presentada por la victima ante La Equidad, se realizd
ofrecimiento por $12.000.000 suma que no fue aceptada; esto, sin perjuicio de la objecién.

Indicaciones: De acuerdo con lo anterior, agradezco por favor su asistencia a la diligencia
programada. Indicar que nos asiste dnimo conciliatorio. Sin embargo, es preciso recordar al
convocante que el perjuicio que se indemniza es el que resulta debidamente probado; en ese sentido
las pretensiones de la(s) victima(s) (o su apoderado) no pueden obedecer a la mera voluntad o un
capricho basado en una tasacidon excesiva que ni siquiera sustentan, mdxime que no allegan
informacion o documentos que contengan reporte clinico completa y/o actualizada que permita
conocer si existen limitaciones o secuelas derivadas del accidente o algiun grado de invalidez que
sustente lo pretendido.

Se autoriza a realizar ofrecimiento mdximo hasta por $15.000.000

Cordialmente

Audiencias- Gerencia Nacional de Indemnizaciones

Jazmin Mojica - Analista de indemnizaciones
audiencias@laeguidadseguros.coop | + www.laequidadseguros.coop
Bogotd D.C.— Colombia
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NOTA CONFIDENCIAL. "La informacion contenida en este correo y en sus anexos y/o archivos adjuntos,
es confidencial y tiene cardcter reservado. La misma es propiedad de La Equidad Seguros O.C. y estd
dirigida para conocimiento estricto de la persona o entidad destinataria(s), quien es (son)
responsable(s) por su custodia y conservacion. Si no es el receptor autorizado, cualquier retencién,
difusion, distribucion o copia de este mensaje es prohibida y serd sancionada por la ley. Si por error
recibe este mensaje, favor reenviarlo y borrar el mensaje recibido inmediatamente. La compania no es
responsable por la tfransmisién de virus informdticos, ni por las opiniones expresadas en este mensaje, ya
que estas son exclusivas del autor.

De: audiencias

Enviado el: viernes, 14 de marzo de 2025 11:19 a. m.

Para: Paola Andrea Narvdez Loaiza <pnarvaez@gha.com.co>

CC: Informes GHA <informes@gha.com.co>; John Edwar Banguera Obando <jbanguera@gha.com.co>; Maria
Camila Agudelo Ortiz <mcagudelo@gha.com.co>; Kevin Orozco Rua <korozco@gha.com.co>

Asunto: RV: ACEPTACION TRAMITE DE CONCILIACION LEY 2220 DE 2022 SINIESTRO 10247116 PLACA TRF211

Cordial saludo

Solicito de su agendamiento en virtud de la convocatoria a la audiencia de conciliacién prejudicial
citada para el 19 de marzo de 2025 a las 10:00 hras, agradezco me pueda confirmar su disponibilidad
para la atencién de la misma.

Cordialmente
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Audiencias- Gerencia Nacional de Indemnizaciones
audiencias@|aequidadseguros.coop | + www.laequidadseguros.coop
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NOTA CONFIDENCIAL. "La informacién contenida en este correo y en sus anexos y/o archivos adjuntos,
es confidencial y tiene cardcter reservado. La misma es propiedad de La Equidad Seguros O.C. y estd
dirigida para conocimiento estricto de la persona o entidad destinataria(s), quien es (son)
responsable(s) por su custodia y conservacion. Si no es el receptor autorizado, cualquier retencidn,
difusién, distribucién o copia de este mensaje es prohibida y serd sancionada por la ley. Si por error
recibe este mensaje, favor reenviarlo y borrar el mensaje recibido inmediatamente. La compaiia no es
responsable por la tfransmisién de virus informdticos, ni por las opiniones expresadas en este mensaje, ya
qgue estas son exclusivas del autor.

De: Notificacionesjudicialeslaequidad <Notificacionesjudicialeslaequidad@laequidadseguros.coop>
Enviado el: jueves, 13 de marzo de 2025 7:24 p. m.

Para: audiencias <audiencias@laequidadseguros.coop>

Asunto: RV: ACEPTACION TRAMITE DE CONCILIACION LEY 2220 DE 2022

De: centro de conciliacion restableciendo lazos <ccrestableciendolazos@gmail.com>

Enviado el: miércoles, 12 de marzo de 2025 12:13 p. m.

Para: Notificacionesjudicialeslaequidad <Notificacionesjudicialeslaequidad @laequidadseguros.coop>
Asunto: ACEPTACION TRAMITE DE CONCILIACION LEY 2220 DE 2022

Popaydn, fecha 12 de marzo de 2025

CENTRO DE CONCILIA,CIC')N RESTABLECIENDO LAZOS DE POPAYAN
RESOLUCION 0279 DE 22 DE MARZO DE 2024
DEL MINISTERIO DE INTERIOR Y DE JUSTICIA

Senores
LA EQUIDAD SEGUROS GENERALES ORGANISMO COOPERATIVO
Celular: 5922929

Correo electrénico: notificacionesjudicialeslaequidad @laequidadseguros.coop

REFERENCIA: ACEPTACION TRAMITE DE CONCILIACION LEY 2220 DE 2022

SOLICITANTE RICHARD ANDRES BOLANOS
HURTADO Y OTROS

IDENTIFICACION 1.137.089.027 de Popaydn

FECHA DE ACEPTACION Y DE | 12 de marzo de 2025

APERTURA AL TRAMITE
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ESTEPHANIA SANTACRUZ MONCAYO, Abogada conciliadora, actuando en calidad de
Conciliador, quien fuera nombrada para la presente audiencia, me permito notificarle
inicio, admisién y apertura de procedimiento de conciliacion, en concordancia con lo
establecido en la ley 2220 de 2022.

Se remite link de la audiencia.

AUDIENCIA DE CONCILIACION RICHARD BOLANOS Y OTROS
Miércoles, 19 marzo - 10:00 — 11:30am

Zona horaria: America/Bogota

Informacion para unirse a la reunién de Google Meet

Vinculo a la videollamada: https://meet.google.com/jna-papc-
cXa

RESTABLECIENDO LAZQOS

Centro de Conciliacion, arbitraje y amigable
composicion.
Correo: ccrestableciendolazos@gmail.com

| Direccion: Carrera 2D # 1N- 22 Urbanizacion
caldas Popayan Cauca
Celular: 3105980791
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