21/3/25, 21:03 Correo: Quevin Andrés Bolivar - Outlook

ﬁ Outlook

RESULTADO|| SE ARCHIVARA DE MANERA TEMPORAL|| RV: Informe >Pendiente RE: Asignacién e indicaciones RV: CITACION
AUDIENCIA DE CONCILIACION - VH KTN320- COOTRACOVI

Desde Roger Adrian Villalba Ortega <rvillalba@gha.com.co>
Fecha Vie 21/03/2025 16:55
Para audiencias@laequidadseguros.coop <audiencias@laequidadseguros.coop>

cc Informes GHA <informes@gha.com.co>; Néstor Ricardo Gil Ramos <ngil@gha.com.co>; John Edwar Banguera Obando <jbanguera@gha.com.co>;
Nicolas Loaiza Segura <nloaiza@gha.com.co>; CAD GHA <cad@gha.com.co>

1 1 archivo adjunto (269 KB)
Acta 20 de marzo.pdf;

Buenas tardes, Dra.

Espero se encuentre bien.

Comedidamente le informo que asisti el dia de ayer, 20 de marzo de 2025, a la audiencia presencial ante la Fiscal 142 local de Medellin-
Antioquia en donde se surtieron las siguientes etapas:

o Verificacion de las partes.
¢ No asiste la victima, el fiscal manifiesta que ya se la ha citado multiples veces, y tampoco se evidencian lesiones permanentes, por lo
que manifiesta que procederd a archivar el proceso de manera temporal.

Por favor encuentren el acta adjunta.

Atentamente,

Roger Adrian Villalba Ortega
( I I Abogado Junior
Email: rvillalba@gha.com.co | 301 276 3734
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Aviso de Confidencialidad: La reproduccién, copia, publicaciéon, revelacién y/o distribucién, asi como cualquier uso comercial o no comercial de la
informacién contenida en este Correo Electronico y sus adjuntos se encuentra proscrito por la Ley. Al ser destinatario del presente correo y no devolverlo
acepta que el manejo de la informaciéon aqui contenida debe manejarse de manera confidencial y reservada. Si usted no es destinatario por favor
contacte al remitente y elimine copia del correo, asi como de sus adjuntos.

Confidentiality Notice: The reproduction, copying, publication, disclosure and/or distribution, as well as any commercial or non-commercial use of the
information contained in this Email and its attached files are prohibited by law. If you are the intended recipient you agree that the information contained
herein must be used and managed in both, confidential and reserved manner. If you are not the intended recipient please contact the sender and delete
a copy of the mail as well as its attachments.
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21/3/25, 21:03 Correo: Quevin Andrés Bolivar - Outlook

De: Néstor Ricardo Gil Ramos <ngil@gha.com.co>

Enviado: viernes, 14 de marzo de 2025 12:03

Para: audiencias <audiencias@laequidadseguros.coop>; Informes GHA <informes@gha.com.co>; John Edwar Banguera Obando
<jbanguera@gha.com.co>; Gustavo Alberto Herrera Avila <gherrera@gha.com.co>; Notificaciones GHA <notificaciones@gha.com.co>; Darlyn Marcela
Mufioz Nieves <dmunoz@gha.com.co>; Mayerly Ayala Rivera <mayala@gha.com.co>

Asunto: RE: Informe >Pendiente RE: Asignacién e indicaciones RV: CITACION AUDIENCIA DE CONCILIACION - VH KTN320- COOTRACOVI

Estimada Doctora Jazmin, reciba un cordial saludo.
Comedidamente informamos que la audiencia programada para el dia 24 de febrero de 2025, ante la Fiscalia Local 142 de Medellin, no se
pudo llevar a cabo. Por tal motivo, la Fiscalia reprogramo la audiencia, fijdndola para el dia 20 de marzo de 2025, de forma presencial, a

partir de las 10 de la mafiana.

Estaremos atentos a suministrar cualquier informacién adicional sobre el particular.
Cordialmente

NESTOR RICARDO GIL RAMOS
Abogado Senior
AREA PENAL
+57 3183247269 A
(+57) (2) 669 4075 -
(+57) (1) 743 6592 ABOGADOS & ASOCIADOS

ngil@gha.com.co
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@ Reservar un momento para reunirse conmigo

Aviso de Confidencialidad: La reproduccién, copia, publicacién, revelacion y/o distribucién, asi como
cualqguier uso comercial o no comercial de la informacién contenida en este Correo Electrénico y sus
adjuntos se encuentra proscrito por la Ley. Al ser destinatario del presente correo y no devolverlo acepta
que el manejo de la informacién aqui contenida debe manejarse de manera confidencial y reservada.
Si usted no es destinatario por favor contacte al remitente y elimine copia del correo, asi como de sus
adjuntos.

Confidentiality Notice: The reproduction, copying, publication, disclosure and/or distribution, as well as
any commercial or non-commercial use of the information contained in this Email and its attached files
are prohibited by law. If you are the intended recipient you agree that the information contained herein
must be used and managed in both, confidential and reserved manner. If you are not the intended
recipient please contact the sender and delete a copy of the mail as well as its attachments

De: audiencias <audiencias@Ilaequidadseguros.coop>
Enviado: lunes, 3 de marzo de 2025 9:52
Para: Néstor Ricardo Gil Ramos <ngil@gha.com.co>; Laura Andrea Cruz Rincdn <lcruz@gha.com.co>; Informes GHA <informes@gha.com.co>; John
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21/3/25, 21:03 Correo: Quevin Andrés Bolivar - Outlook

Edwar Banguera Obando <jbanguera@gha.com.co>; Gustavo Alberto Herrera Avila <gherrera@gha.com.co>
Asunto: Informe >Pendiente RE: Asignacién e indicaciones RV: CITACION AUDIENCIA DE CONCILIACION - VH KTN320- COOTRACOVI

Nestor buenos dias

Agradezco me informe el resultado de la audiencia, segun informacién que antecede, saludos

De: audiencias

Enviado el: miércoles, 19 de febrero de 2025 2:21 p. m.

Para: GHA NESTOR RICARDO GIL RAMOS <ngil@gha.com.co>; Mariana Rubio Sandoval <mrubio@gha.com.co>; GHA Informes GHA
<informes@gha.com.co>; John Edwar Banguera Obando <jbanguera@gha.com.co>; Gustavo Alberto Herrera Avila <gherrera@gha.com.co>
Asunto: Asignacion e indicaciones RV: CITACION AUDIENCIA DE CONCILIACION - VH KTN320- COOTRACOVI

Cordial saludo,

Remito indicaciones para ser utilizadas en el momento de llevarse a cabo la audiencia programada para el 24 de febrero de 2025 a las
15:00 hrs

Siniestro: no registra.

Caso: no registra

Reclamacién: del tercero; no registra

Aviso del siniestro; no registra

Fecha del evento por el cual citan audiencia: 10 de agosto de 2024
Placa: KTN320

Vigencia: 07/19/2024 al 07/19/2025

Lesionada: Maria Isabel Viera Castro

NO registra reclamacion ni aviso de siniestro, y de acuerdo con la fecha del evento se evidencia cobertura

POR FAVOR CONSIGAMOS INFORME DE TRANSITO O CUALQUIER DOCUMENTOS QUE PERMITA VERIFICAR FECHA DE OCURRENCIA

De este caso no contamos con informacién del accidente que origina la convocatoria.

Por lo tanto, se requiere que en audiencia se indague acerca de los hechos y los involucrados. A la(s) victimal(s), si corresponde, por favor
indicarle(s) que es preciso que presente(n) reclamacién a través de la pdgina web 3 en la seccién Siniestros - ir a final de la pdgina
botdn Radicar siniestro, con el fin de que esta sea analizada.

Por el momento NO nos asiste animo conciliatorio.

Para validar documentos de reclamacién dirigirse al siguiente link:

https://sftp.laequidadseguros.coop/2024/Doc.7%20m%C3%ADNIM0s%20ramo%20RCC %20y 7%20RCE. pdf

En el evento que en audiencia aporten documentos que permitan realizar un nuevo andlisis, favor tomar fotos enviarlas adjuntas al
presente correo y comunicarse conmigo al 318 344 0620 con el fin de revisar el caso.

Cordialmente

Audiencias- Jazmin Mojica

Gerencia Nacional de Indemnizaciones
audiencias@laequidadseguros.coop | + www.laequidadseguros.coop
Bogotd D.C.- Colombia
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P Antes de imprimir, piense en su compromiso con el medio ambiente

NOTA CONFIDENCIAL. "La informacidén contenida en este correo y en sus anexos y/o archivos adjuntos, es confidencial y tiene cardcter
reservado. La misma es propiedad de La Equidad Seguros O.C. y estd dirigida para conocimiento estricto de la persona o entidad
destinataria(s), quien es (son) responsable(s) por su custodia y conservacion. Si no es el receptor autorizado, cualquier retencién, difusion,
distribucion o copia de este mensaje es prohibida y serd sancionada por la ley. Si por error recibe este mensaje, favor reenviarlo y borrar el
mensaje recibido inmediatamente. La compania no es responsable por la fransmisidén de virus informdticos, ni por las opiniones expresadas
en este mensaje, ya que estas son exclusivas del autor.

De: Angela Caicedo <Angela.Caicedo@laequidadseguros.coop>
Enviado el: miércoles, 19 de febrero de 2025 11:19 a. m.
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Para: audiencias <audiencias@laequidadseguros.coop>
Asunto: RV: CITACION AUDIENCIA DE CONCILIACION - VH KTN320- COOTRACOVI

Cordial saludo Jaz

PTC.

Cordialmente

Angela Maria Caicedo Hidalgo- Responsabilidad Civil

@ (601) 917 2127. Ext 1264 @ Celular 3103109023
|e= Cra. 99N 99-07 P 13 | Horario de Atencion: 8:00 a.m. -5:00 p.m.
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4 Antes de imprimir, piense en su compromiso con el medio ambiente

NOTA CONFIDENCIAL. "La informacién contenida en este correo y en sus anexos y/o archivos adjuntos, es confidencial y tiene cardcter reservado. La misma es propiedad de La Equidad Seguros O.C. y estd dirigida para conocimiento
estricto de la persona o entfidad destinataria(s), quien es (son) responsable(s) por su custodia y conservacion. Si no es el receptor autorizado, cualquier retencién, difusion, distribucion o copia de este mensaje es prohibida y serd
sancionada por la ley. Si por error recibe este mensaje, favor reenviarlo y borrar el mensaje recibido inmediatamente. La comparia no es responsable por la transmision de virus informdaticos, ni por las opiniones expresadas en este

mensaje, ya que estas son exclusivas del autor.

De: cliente@seguroexpress.co <cliente@seguroexpress.co>

Enviado el: martes, 18 de febrero de 2025 4:27 p. m.

Para: Angela Caicedo <Angela.Caicedo@laequidadseguros.coop>; 'juridico’ <juridico@seguroexpress.co>
Asunto: CITACION AUDIENCIA DE CONCILIACION - VH KTN320- COOTRACOV!I

Cordial saludo Dra. Angela.

La empresa Cootracovi nos comunica la citacidon adjunta a audiencia de conciliacidn, en la que se solicita la asistencia de la aseguradora Equidad Seguros.
La audiencia estd programada para el 24 de febrero de 2025, a las 3pm.

El siniestro, segun la citacion, ocurrié el 10 de agosto de 2024 e involucré al vehiculo KTN-320.
Lo anterior, para la asistencia de la aseguradora a la diligencia en la Fiscalia.

Quedo atento a sus comentarios.

SENOR JUAN ESTEBAN ALVAREZ ROJAS
SERIORA MARIA ISABEL VIERA CASTRO
REPRESENTANTE DE COOTRACOVI

cordial y respetuosamente les solicito se presenten al despacho del Fiscal 142 Local, el LUNES 24 DE FEBRERO DE 2025 A LAS 03:00 P.M., esto es a fin de realizar diligencia de
AUDIENCIA DE CONCILIACION, dentro de la indagacién 050016099166202431686 por el delito de lesiones culposas, en hechos ocurridos el dia 10 de agosto de 2024 a las 17:30
horas aproximadamente, donde resulté lesionada la sefiora Maria Isabel Viera Castro al bajarse del bus PLACA KTN-320 DE LA EMPRESA COOTRACOVI. Se le solicita a la empresa
Cootracovi informar de esta citacién se presente el propietario y la ASEGURADORA.

FISCALIA 142 LOCAL, CARRERA 64 C N° 67 - 300, BLOQUE G, PISO 2° BUNKER
Mil Gracias,

Por favor confirmar si recibid el correo.

"ES SECRETO DE FELICIDAD AMAR EL DEBER ¥ HACER DE EL UN SERVICIO™

CLAUDIA CRISTINA BARRIENTOS
ASISTENTE DE FISCAL
UNIDAD UNICA LOCAL — GRUPQ LESIONES CULPOSAS

?SEE“H" EHFHES JORGE ANDRES RESTREPO AGUIRRE

1 Juridico Junior Medellin
Cra. 50 £290-39, ' Direccidn Servicio al Cliente e Indemnizaciones

Pargue Industria y Comercial cliente@seguroexpress.co
Guayacanes del Norte *Medellin
Advil: +57 314 4807018
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