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RE: CONSULTAS PARA REUNION DE AVANCE SUCESION

Desde Maria Claudia Romero <mariaclaudia.romero@hotmail.com>
Fecha Sab 15/03/2025 15:05
Para Gustavo Alberto Herrera Avila <gherrera@gha.com.co>

[I]J 2 archivos adjuntos (2 MB)
SUCESION HORTENSIA VILLEGAS DE NICHOLLS 11-10-24.docx; Certificado Cuenta Ahorros.pdf;

Estimado Gustavo

Esto fue lo que yo radique en la Notaria 7, el valor de la casa es con el avaluo catastral, apenas Martin conteste te
informo.

Saludos

Maria C

De: Maria Claudia Romero <mariaclaudia.romero@hotmail.com>
Enviado: sabado, 15 de marzo de 2025 8:56 a. m.

Para: GHERRERA@GHA.COM.CO <gherrera@gha.com.co>
Asunto: Fwd: CONSULTAS PARA REUNION DE AVANCE SUCESION

Obtener Outlook para iOS

De: Maria Claudia Romero <mariaclaudia.romero@hotmail.com>
Enviado: viernes, marzo 14, 2025 6:44 p. m.

Para: Martin Nicholls

Asunto: CONSULTAS PARA REUNION DE AVANCE SUCESION

Estimado Martin

La semana préxima miércoles de 5pm en adelante podemos con Gustavo ver el texto a modificar en la notaria
séptima pero tengo estas dudas:

Iniciamos asi:
PATRIMONIO LIQUIDO PARTIBLE.......ceevveteeeeineeeerieennnnnes S $430°'783.797,00.
Que salian de :

PARTIDA PRIMERA la suma de......cccccevvrrrireeeeeeeeeeeeeeeccninnnes $428’184.000,00 de la casa
PARTIDA SEGUNDA la suma de......eeveeveeeieseneeceenennns S 2.599.797, oo de lo que habia en la cuenta segun
certificacion

Ahora debo incluir:


https://aka.ms/o0ukef

Lo que se reservo para gastos de finca y empleados y que después de eso quedaron : $408.354.167; o sea en dinero
liquido los debo sumar a los $2.599.797 que ya venian.

$ 420.000.000 Saldo Inicial
-$ 11.645.833 Liquidaciones Empleados Hortensia
$ 408.354.167 Saldo en Cuenta Bancaria

Pero mi duda es donde esta este dinero lo va a certificar la contadora como? pues la cuenta de Hortensia esta
congelada.

Haria falta el dinero de los arrendamientos, al fin que paso con eso?

Y respecto a lo del ingenio te pregunto: De este dinero cuanto era de Hortensia entre el fecha de la muerte y el dia
de la consolidacién de la propiedad en cabeza de cada uno? o en este valor de $712.022.459 ya quedo eso incluido y
por parte del ingenio no debo incluir nada aca?

S 729.962.877,00 Pago Mayaguez contrato Hortensia
-S 17.940.418 Descuentos Mayaguez
S 712.022.459,00 Valor Girado por Mayaguez

Saludos

Maria Claudia Romero.



