
Outlook

RV: INSTRUCCIONES: ASIGNACION AUDIENCIA 27 MARZO 2025 RV: AUD PRESENCIAL EN ATRATO
CONCILIACIÓN EXTRAJUDICIAL. S-147717164

Desde Informes GHA <informes@gha.com.co>
Fecha Vie 28/03/2025 17:33
Para CAD GHA <cad@gha.com.co>

1 archivo adjunto (156 KB)
Conciliaciòn Extrajudicial - REPROGRAMACIÓN.pdf;

EXTRAJUDICIAL

De: Juan Manuel Henao Gallego <jhenao@gha.com.co>
Enviado: viernes, 28 de marzo de 2025 16:04
Para: Paola Andrea Narváez Loaiza <pnarvaez@gha.com.co>
Cc: Informes GHA <informes@gha.com.co>; Gustavo Alberto Herrera Avila <gherrera@gha.com.co>; Maria Camila Agudelo Ortiz
<mcagudelo@gha.com.co>; Darlyn Marcela Muñoz Nieves <dmunoz@gha.com.co>; John Edwar Banguera Obando
<jbanguera@gha.com.co>; Kevin Orozco Rua <korozco@gha.com.co>
Asunto: RE: INSTRUCCIONES: ASIGNACION AUDIENCIA 27 MARZO 2025 RV: AUD PRESENCIAL EN ATRATO CONCILIACIÓN
EXTRAJUDICIAL. S-147717164
 

Cordial saludo, estimados compañeros. 

A través del presente informo que para el día 27 de marzo de 2025 se había asignado la asistencia a audiencia de
conciliación ante la personería de Atrato, en representación de ALLIANZ SEGUROS S.A., sin embargo, de acuerdo a las
instrucciones de la compañía y teniendo en cuenta que la diligencia se había programado de manera presencial, y que
había sido notificada en indebida forma, se enviaron una serie de correos a la Personería en cuestión para que la
audiencia se hiciera de manera virtual, en igual sentido, el suscrito abogado llamó al abonado telefónico 3207701808
el cual se encuentra en el sitio web de la personería, para comunicarles la situación. Se habló directamente con la
personera quien dijo que se programaría la diligencia en una nueva fecha. 

Adjunto el auto mediante el cual fijaron como nueva fecha para la audiencia el día 2 de abril de 2025 a partir de las 10
am. 

Siempre cordial 

�

gha.com.co

Juan Manuel Henao Gallego
Abogado Junior

Of Cali: +57 315 5776200 |
Of Bog: +57 317 3795688 | Cel: 324 5833382
Emal: jhenao@gha.com.co

Cali - AV 6A Bis # 35N - 100 Oficina 212, Bogotá
- Cra 11A #94A-23 Of. 201.
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Aviso de Confidencialidad:  La reproducción, copia, publicación, revelación y/o distribución, así como cualquier uso comercial o
no comercial de la información contenida en este Correo Electrónico y sus adjuntos se encuentra proscrito por la Ley. Al ser
destinatario del presente correo y no devolverlo acepta que el manejo de la información aquí contenida debe manejarse de
manera confidencial y reservada. Si usted no es destinatario por favor contacte al remitente y elimine copia del correo, así como
de sus adjuntos.
Confidentiality Notice: The reproduction, copying, publication, disclosure and/or distribution, as well as any commercial or non-
commercial use of the information contained in this Email and its attached files are prohibited by law. If you are the intended
recipient you agree that the information contained herein must be used and managed in both, confidential and reserved manner.
If you are not the intended recipient please contact the sender and delete a copy of the mail as well as its attachments

De: Paola Andrea Narváez Loaiza <pnarvaez@gha.com.co>
Enviado: miércoles, 26 de marzo de 2025 17:08
Para: Juan Manuel Henao Gallego <jhenao@gha.com.co>
Cc: Informes GHA <informes@gha.com.co>; Gustavo Alberto Herrera Avila <gherrera@gha.com.co>; Maria Camila Agudelo Ortiz
<mcagudelo@gha.com.co>; Darlyn Marcela Muñoz Nieves <dmunoz@gha.com.co>; John Edwar Banguera Obando
<jbanguera@gha.com.co>; Kevin Orozco Rua <korozco@gha.com.co>
Asunto: INSTRUCCIONES: ASIGNACION AUDIENCIA 27 MARZO 2025 RV: AUD PRESENCIAL EN ATRATO CONCILIACIÓN
EXTRAJUDICIAL. S-147717164
 
Hola Juan Ma.

  
Comedidamente te remito las instrucciones para la audiencia del día 27 de marzo de 2025 a las 10:00 a.m. En este 
caso la compañía manifiesta que debemos solicitar reprogramación, esto por cuanto la notificación de la citación no 
fue dirigida al buzón electrónico de notificaciones designado por la compañía, sino que se remitió al correo de uno de 
los funcionarios de Allianz Seguros S.A, por lo que no se le sometió a estudio. 

La reprogramación ya fue solicitada al correo personeriamunicipaldeatrato@gmail.com. Sin embargo, sino contestan 
por favor pongámonos en contacto con el centro de conciliación e informemos lo que en anterior párrafo te indiqué, 
el teléfono es 3225840248 y el nombre de la personera es MAISA PEREA ZAPATA.

En la diligencia, recuerda seguir cada una de las recomendaciones contenidas en el manual de audiencias 
extrajudiciales y la instrucción exacta de la compañía.  
                                               
Una vez surtida la audiencia, recuerda notificar a la Compañía al correo gina.garcia@allianz.co con copia a Maria 
Camila Agudelo, Darlyn Muñoz; Gustavo Alberto Herrera Ávila <gherrera@gha.com.co>; Informes GHA 
<informes@gha.com.co>; John Edwar Banguera Obando <jbanguera@gha.com.co>; Kevin Jeymar Orozco Rua 
<korozco@gha.com.co>; y a mí. Por favor remitir el informe en esta misma cadena de correos para guardar la 
trazabilidad del trámite, máximo al día siguiente de su realización, si no tienes el acta o constancia, das alcance al 
correo cuando la tengas.  
  
Quedo atenta si tienes alguna duda. 
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Cordialmente, 

Paola Andrea Narváez Loaiza
Abogada Junior

Email: pnarvaez@gha.com.co |  312 696 9654

Cali - AV 6A Bis # 35N - 100 Of 212 | +57 315 577 6200
Bogotá - Calle 69 # 4 - 48 Of 502 | +57 317 379 5688

gha.com.co

     

Aviso de Confidencialidad: La reproducción, copia, publicación, revelación y/o distribución, así como cualquier uso comercial o
no comercial de la información contenida en este Correo Electrónico y sus adjuntos se encuentra proscrito por la Ley. Al ser
destinatario del presente correo y no devolverlo acepta que el manejo de la información aquí contenida debe manejarse de
manera confidencial y reservada. Si usted no es destinatario por favor contacte al remitente y elimine copia del correo, así como
de sus adjuntos.
 
Confidentiality Notice: The reproduction, copying, publication, disclosure and/or distribution, as well as any commercial or non-
commercial use of the information contained in this Email and its attached files are prohibited by law. If you are the intended
recipient you agree that the information contained herein must be used and managed in both, confidential and reserved manner.
If you are not the intended recipient please contact the sender and delete a copy of the mail as well as its attachments.

De: Informes GHA <informes@gha.com.co>
Enviado: miércoles, 26 de marzo de 2025 16:52
Para: Juan Manuel Henao Gallego <jhenao@gha.com.co>
Cc: John Edwar Banguera Obando <jbanguera@gha.com.co>; Paola Andrea Narváez Loaiza <pnarvaez@gha.com.co>; Natalia
Fernanda Gil Muñoz <nfgil@gha.com.co>
Asunto: ASIGNACION AUDIENCIA 27 MARZO 2025 RV: AUD PRESENCIAL EN ATRATO CONCILIACIÓN EXTRAJUDICIAL. S-147717164
 

Buenos días.

Estimado Juan, cordial saludo.

Amablemente remito asignación de audiencia.

Cordialmente;
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De: Informes GHA <informes@gha.com.co>
Enviado: miércoles, 26 de marzo de 2025 15:06
Para: Paola Andrea Narváez Loaiza <pnarvaez@gha.com.co>; John Edwar Banguera Obando <jbanguera@gha.com.co>; Jean Paul
Arboleda Calderón <jarboleda@gha.com.co>; CAD GHA <cad@gha.com.co>
Asunto: RV: AUD PRESENCIAL EN ATRATO CONCILIACIÓN EXTRAJUDICIAL. S-147717164
 
NUEVA ASIGNACION

EXTRAJUDICIAL - AGENDA
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De: Garcia Quintero, Gina Paola (ALLIANZ COLOMBIA) <gina.garcia@allianz.co>
Enviado: miércoles, 26 de marzo de 2025 14:26
Para: Maria Camila Agudelo Ortiz <mcagudelo@gha.com.co>; Informes GHA <informes@gha.com.co>; Marlyn Katherine
Rodríguez Rincón <mkrodriguez@gha.com.co>; dclopez@gha.com.c <dclopez@gha.com.c>
Cc: Marlyn Katherine Rodríguez Rincón <mkrodriguez@gha.com.co>; Gustavo Alberto Herrera Avila <gherrera@gha.com.co>
Asunto: AUD PRESENCIAL EN ATRATO CONCILIACIÓN EXTRAJUDICIAL. S-147717164
 

Internal

Buenas Maria Camila,
 
Requiero de su valiosa colaboración con la solicitud de aplazamiento de esta audiencia la cual no llegó al buzón de
notificaciones sino al correo de un   funcionario de la compañía, esta audiencia es presencial y requerimos también el
traslado de la misma  para dar instrucciones.
 
Una vez se fije la fecha y tengamos el traslado también requerimos la asistencia de uno de sus abogados.
 
Muchas gracias.
 
 
Gina Paola Garcia Quintero
Coordinadora de Procesos judiciales Autos.
Vicepresidencia de Operaciones, Claims & Transformación

 
Allianz Colombia. Bogotá. Carrera 13A No. 28 – 21, Piso 16                           
📞 (316) 0246295
✉ Gina.Garcia@allianz.co
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De: Ramirez Vassallo, Ninoska Patricia (ALLIANZ COLOMBIA) <ninoska.ramirez@allianz.co>
Enviado el: martes, 25 de marzo de 2025 9:59 a. m.
Para: Garcia Quintero, Gina Paola (ALLIANZ COLOMBIA) <gina.garcia@allianz.co>
CC: Cardenas Saavedra, Jeison Felipe (ALLIANZ COLOMBIA) <jeison.cardenas@allianz.co>
Asunto: RV: CONCILIACIÓN EXTRAJUDICIAL. S-147717164
 

Internal

 
@Garcia Quintero, Gina Paola (ALLIANZ COLOMBIA) hola Pao, compartimos para tu info y fines pertinentes.
 
 
Ninoska Patricia Ramirez Vassallo
Equipo de BI, Procesos Judiciales & Control de Fraude
Soy parte de un equipo comprometido en transformar los reclamos de nuestros clientes en experiencias positivas.
Barranquillera convencida de que el mar lo cura todo!
Allianz Colombia

 
Nota: Este email y los archivos transmitidos a través del mismo, solo han sido enviados a los nombres que están en la lista de destinatarios y puede contener información confidencial

y/o exclusiva. Si usted no es parte de los destinatarios, por favor no lea, copie o distribuya el contenido de este email a otras personas y notifique de inmediato al remitente. Por favor

elimine el email o cualquier copia del mismo.

P Cuida el medio ambiente, no imprimas este email

 
De: Cardenas Saavedra, Jeison Felipe (ALLIANZ COLOMBIA) <jeison.cardenas@allianz.co>
Enviado el: martes, 25 de marzo de 2025 8:59 a. m.
Para: Ramirez Vassallo, Ninoska Patricia (ALLIANZ COLOMBIA) <ninoska.ramirez@allianz.co>
Asunto: RE: CONCILIACIÓN EXTRAJUDICIAL. S-147717164
 

Internal

 
Hola Nino,
 
De hecho, ya habíamos llegado a un acuerdo y el señor ya tiene los contratos. Pero nos encontramos con esta
citación. Creo que la citación formal es la que está en el documento adjunto. Se lo paso a Gina??
 
Gracias por tu apoyo.
 
Cordialmente,
 
Jeison Felipe Cárdenas Saavedra
Equipo de Claims Motor – Daños Materiales
Hago parte de un equipo comprometido en transformar
los reclamos de nuestros clientes en experiencias positivas
Apasionado por los autos y el conocimiento!
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De: Ramirez Vassallo, Ninoska Patricia (ALLIANZ COLOMBIA) <ninoska.ramirez@allianz.co>
Enviado el: viernes, 21 de marzo de 2025 1:50 p. m.
Para: Cardenas Saavedra, Jeison Felipe (ALLIANZ COLOMBIA) <jeison.cardenas@allianz.co>
Asunto: RE: CONCILIACIÓN EXTRAJUDICIAL. S-147717164
 

Internal

 
Jei, están convocándonos a audiencia. No se pueden revisar los traslados en aras de hacer un ofrecimiento y darle tramite a la
solicitud de indemnización.
Aun no veo la citación formal pero podemos ir adelantando
 
 
Ninoska Patricia Ramirez Vassallo
Equipo de BI, Procesos Judiciales & Control de Fraude
Soy parte de un equipo comprometido en transformar los reclamos de nuestros clientes en experiencias positivas.
Barranquillera convencida de que el mar lo cura todo!
Allianz Colombia

 
Nota: Este email y los archivos transmitidos a través del mismo, solo han sido enviados a los nombres que están en la lista de destinatarios y puede contener información confidencial

y/o exclusiva. Si usted no es parte de los destinatarios, por favor no lea, copie o distribuya el contenido de este email a otras personas y notifique de inmediato al remitente. Por favor

elimine el email o cualquier copia del mismo.

P Cuida el medio ambiente, no imprimas este email

 
De: Cardenas Saavedra, Jeison Felipe (ALLIANZ COLOMBIA) <jeison.cardenas@allianz.co>
Enviado el: viernes, 21 de marzo de 2025 1:45 p. m.
Para: Ramirez Vassallo, Ninoska Patricia (ALLIANZ COLOMBIA) <ninoska.ramirez@allianz.co>
Asunto: CONCILIACIÓN EXTRAJUDICIAL. S-147717164
 

Internal

 
Hola Nino,
 
Por favor me puedes apoyar indicándome cómo procedo con esto??
 
Gracias.
 
Cordialmente,
 
Jeison Felipe Cárdenas Saavedra
Equipo de Claims Motor – Daños Materiales
Hago parte de un equipo comprometido en transformar
los reclamos de nuestros clientes en experiencias positivas
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Apasionado por los autos y el conocimiento!

                           
 
 
 
De: PERSONERIA DE ATRATO CHOCO COLOMBIA <personeriamunicipaldeatrato@gmail.com>
Enviado el: jueves, 20 de marzo de 2025 5:21 p. m.
Para: Cardenas Saavedra, Jeison Felipe (ALLIANZ COLOMBIA) <jeison.cardenas@allianz.co>
Asunto: Fwd: CONCILIACIÓN EXTRAJUDICIAL.
 

Buenas tardes.
 
Adjunto la información solicitada por usted. 
 
 
Atentamente,
 
 
MAISA PEREA ZAPATA 
Personera Municipal de Atrato - Chocó
E-mail: personeriamunicipaldeatrato@gmail.com 
Celular: 3207701808 - 3225840248
Direcciòn: Barrio San Antonio - Frente al polideportivo, Atrato Yuto
http://www.personeriaatrato-choco.gov.co
 
 
 
 
 

---------- Forwarded message ---------
De: Cardenas Saavedra, Jeison Felipe (ALLIANZ COLOMBIA) <jeison.cardenas@allianz.co>
Date: jue, 20 mar 2025 a las 11:18
Subject: RE: CONCILIACIÓN EXTRAJUDICIAL.
To: PERSONERIA DE ATRATO CHOCO COLOMBIA <personeriamunicipaldeatrato@gmail.com>,
daniloperea9@hotmail.com <daniloperea9@hotmail.com>
 

Internal

 
Buen día,
 
Solicito amablemente me compartan los soportes de la solicitud de conciliación.
 
Muchas gracias.
 
Cordialmente,
 
Jeison Felipe Cárdenas Saavedra
Profesional | Gerencia de indemnizaciones Autos
Allianz Colombia. Bogotá D.C. Colombia. Carrera 13 A # 29 - 24 Piso 16 Ala norte                                 
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📞 (+57) 3183536349             
✉ jeison.cardenas@allianz.co   

Nota: Este email y los archivos transmitidos a través del mismo, solo han sido enviados a los nombres que están en la lista de destinatarios y puede contener
información confidencial y/o exclusiva. Si usted no es parte de los destinatarios, por favor no lea, copie o distribuya el contenido de este email a otras personas y
notifique de inmediato al remitente. Por favor elimine el email o cualquier copia del mismo.

P Cuida el medio ambiente, no imprimas este email
 
 
 
De: PERSONERIA DE ATRATO CHOCO COLOMBIA <personeriamunicipaldeatrato@gmail.com>
Enviado el: jueves, 20 de marzo de 2025 10:56 a. m.
Para: Cardenas Saavedra, Jeison Felipe (ALLIANZ COLOMBIA) <jeison.cardenas@allianz.co>; daniloperea9@hotmail.com
Asunto: CONCILIACIÓN EXTRAJUDICIAL.
 
Buen día.
 
Por medio de este escrito la Personera tiene a bien notificarlos hacer presencia ante este Ministerio Público
para realizar conciliación extrajudicial para llegar a un feliz termino.
 
No siendo más
 
 
MAISA PEREA ZAPATA 
Personera Municipal de Atrato - Chocó
E-mail: personeriamunicipaldeatrato@gmail.com 
Celular: 3207701808 - 3225840248
Direcciòn: Barrio San Antonio - Frente al polideportivo, Atrato Yuto
http://www.personeriaatrato-choco.gov.co
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