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Fwd: FE- 1647 5% ($276.896.960.oo) $13.844.848.oo RECOBRO - ASEGURADO
SAMSUNG ELECTRONICS - DOL 07/05/16 - SFMI REF 20161014-8002 - AGCS REF
BRMI01481216 - Allianz REF 46475543 - POLICY 021907935

Carlos Andrés Vargas Vargas <cvargas.abogado@gmail.com>
Mié 08/11/2023 13:58

Para:juan david castro <juan-david15@hotmail.com>;Juan Pablo Ramirez Gonzalez <abogado2@cavv.co>;María Paula
Mendieta Rodriguez <abogado1@cavv.co>

6 archivos adjuntos (875 KB)

CERTIFICACIÓN PAGO.pdf; ACTA CONCILIACION - VERBAL 2018-00249 - OPL (1).pdf; Orden de Pago 31467858 CIANI
12386 - AXA COLPATRIA.pdf; 2021-12-07 Pago Conciliacioìn SPRBUN - SOCIEDAD PORTUARIA.pdf; ctb_orden_pago -
SBS SEGUROS.pdf; FE- 1647 5% ($276.896.960.oo) $13.844.848 RECOBRO SAMSUNG ELECTRONICS Allianz REF
46475543 - POLICY 021907935.pdf;

Cordial Saludo,

Carlos Andrés Vargas Vargas
www.carlosvargasabogados.com
e-mail: cvargas.abogado@gmail.com
Cel 301-4313237
Av. Cra. 15 No.119-11 Of. 326

---------- Forwarded message ---------
De: Carlos Andrés Vargas Vargas <cvargas.abogado@gmail.com>
Date: lun, 13 dic 2021 a las 11:03
Subject: FE- 1647 5% ($276.896.960.oo) $13.844.848.oo RECOBRO - ASEGURADO SAMSUNG
ELECTRONICS - DOL 07/05/16 - SFMI REF 20161014-8002 - AGCS REF BRMI01481216 - Allianz
REF 46475543 - POLICY 021907935
To: Wilson David Hernandez Lopez <wilson.hernandez@allianz.co>

Respetado Ing.

Me permito allegar la FE-1647, por la terminación del proceso de la referencia, en este asunto, se
llegó a un acuerdo conciliatorio, de conformidad con la instrucción de la compañía.

Así las cosas ya obra en la cuenta de la compañía la suma de $276.896.960.oo pesos, como valor
recaudado en el proceso de la referencia.

De esta forma una vez se cancelen mis honorarios, la compañía puede cerrar el proceso de la
referencia.

Adjunto, pagos y FE-1647

Cordial Saludo,

Carlos Andrés Vargas Vargas

http://www.carlosvargasabogados.com/
mailto:cvargas.abogado@gmail.com
mailto:cvargas.abogado@gmail.com
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www.carlosvargasabogados.com
e-mail: cvargas.abogado@gmail.com
Cel 301-4313237
Av. Cra. 15 No.119-11 Of. 326

---------- Forwarded message ---------
De: Angelica Rodriguez <angelica302111@gmail.com>
Date: lun, 13 dic 2021 a las 9:49
Subject: PROCESO ALLIANZ SEGUROS VS OPL Y OTROS / COMPROBANTE DE PAGO ACUERDO
CONCILIATORIO
To: Carlos Andrés Vargas Vargas <cvargas.abogado@gmail.com>

Buenos días Dr. 

De acuerdo al siguiente proceso,

DEMANDANTE: ALLIANZ SEGUROS S.A 
DEMANDADOS: OPL, SOCIEDAD PORTUARIA DE BUENAVENTURA, AXA COLPATRIA, SBS SEGUROS 
RADICADO: 2018-249

El día 09 de noviembre de 2021 se llevó a cabo audiencia en el juzgado 25 civil del circuito de Bogotá, dentro del
desarrollo de la misma se adelantó la etapa de la conciliación, llegando así a un acuerdo conciliatorio por el valor total
de:  $276.896.960 M/CTE así: 

SOCIEDAD PORTUARIA
REGIONAL DE BUENAVENTURA

60.000.000.00

SBS SEGUROS COLOMBIA S.A 45.000.000.00
OPERADORES LOGISTICOS DE
CARGA S.A.S LA SUMA

45.000.000.00

AXA COLPATRIA SEGUROS S.A 126.896.960
TOTAL $276.896.960.00

De acuerdo a lo mencionado anteriormente las sociedades demandadas cumplieron a cabalidad el
acuerdo conciliatorio suscrito por las partes en audiencia del 09 de noviembre de 2021, remito a usted
lo siguiente: 

1. Comprobantes de pago de los demandados.
2. Acta de acuerdo conciliatorio de fecha 09 de noviembre de 2021. 

Quedo atenta. 

Cordialmente,

Angélica Rodríguez Martínez 
Abogada.
Cel: 3214479642.

http://www.carlosvargasabogados.com/
mailto:cvargas.abogado@gmail.com
mailto:angelica302111@gmail.com
mailto:cvargas.abogado@gmail.com
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FE 1647

Factura Electrónica de Venta

CAVV Abogados Consultores

SAS

NIT: 900736889 - 4

Bogotá D.C. Av. Carrera 15 No. 119-11 Of 326

Teléfono 3014313237 -

Correo Electrónico cvargas.abogado@gmail.com

RESOLUCION DE FACTURACION ELECTRONICA

18764012399873 CON PREFIJO FE DESDE 1501

HASTA 1800 DEL 16 DE ABRIL DE 2021

Somos Responsables de IVA, No somos Agentes de

Retención de IVA. No somos Grandes Contribuyentes,

Actividad Económica ICA

Fecha de Impresión: Pág 1 de 113/12/2021 10:57:30

NIT: 860026182 - 5Cliente: ALLIANZ SEGUROS S.A.

Dirección Carrera 13 A no. 29-24 Piso 10

Ciudad Bogotá D.C. Teléfono: 5600600

Fecha: 13/12/2021 Forma de Pago: CréditoVencimiento: 13/01/2022

Vendedor CAVV Abogados Consultores SAS

Por Concepto de:

5% ($276.896.960.oo) $13.844.848.oo RECOBRO - ASEGURADO SAMSUNG ELECTRONICS - DOL 07/05/16 - SFMI REF 20161014-8002 -

AGCS REF BRMI01481216 - Allianz REF 46475543 - POLICY 021907935

Valor Unitario

Total

CantidadUnidadDescripción

IVA

Valor%

Código

Otros Impuestos

ValorTipo

%

Dscto

Item

HONORARIOS POR

PROCESOS

und

1,00

02 190,001

13.844.848,00 2.630.521,12 13.844.848,00

Otros Impuestos:

TOTAL LINEAS O ITEMS 1

SUBTOTAL 13.844.848,00$

DESCUENTO 0,00$

IVA 2.630.521,12$

TOTAL OPERACION 16.475.369,12$

RETEFUENTE 1.522.933,00$

RETEIVA 394.578,00$

RETEICA 133.741,00$

TOTAL DOCUMENTO 14.424.117,12$

Valor en Letras

CATORCE MILLONES CUATROCIENTOS VENTICUATRO MIL CIENTO DIECISIETE PESOS

CON DOCE  CENTAVOS

Firma Responsable

Recibido Por

Representación gráfica de la factura de venta electrónica

Fecha y Hora de Generación: 2021-12-13 10:53:33

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)

cufe: 7538b10c65c5e3283330ceafe19f0f54ebd8c1408dfc4f1211b1025c1aa2aea2bbf6b809e80ba4214d69d9f973379043



ORDEN DE PAGO
Fecha generación:

No Orden:  1588020

03/12/2021

SUCURSAL REGIONAL ORIENTE

DETALLE DE PAGO

Nombre/Direccion: 

Clave Bancaria:

Solicitud de : TRANSFERENCIA

Monto:

Fecha estimada de pago :

Cheque a nombre : ALLIANZ SEGUROS S.A.

Solicitante:

Departamento :

Sucursal:

03/12/2021

DAVID TIBADUIZA

RECLAMOS

03194208307 BANCOLOMBIA S.A.

 ...0. BOGOTA

DISTRITO CAPITAL

Colonia: C.P.

Calle:      .

Municipio:

Estado: Ciudad:

ALLIANZ SEGUROS S.A.

 45,000,000.00$

Concepto: Siniestros

235500010000000 AUT. DE SINIESTROS NRO: 1409017  45,000,000.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

Vendor verification.

Modificación: 26/1/2017. Usuario: SMLASS01

Autorización: 27/1/2017. Usuario: GJVILLE01

PAGO ACUERDO CONCILATORIO TERM PROCE 2018-00249

STRO 006-700-1000096

TRANSF

c:\Sise_Cliente\COL_PRODUCCION\Reportes\ctb_orden_pago.rpt Page 1 of 1

-M-

AUTORIZACIONES

AUTORIZACION TECNICA AUTORIZACION FINANCIERA

PREPARADOR

DAVID TIBADUIZA



 

 

Bogotá D.C., 7 de diciembre de 2021 
 
 
Doctor 
Jaime Chávarro Mahecha 
Juez  
Juzgado 25 Civil del Circuito de Bogotá 
E. S. D. 
 
 
   Exp.:  18-249. 
 

Ref.: Proceso verbal de mayor cuantía iniciado por 
Allianz Seguros S.A. contra Sociedad Portuaria 
Regional de Buenaventura S.A. y otros. 

 
Asunto: Cumplimiento Conciliación. 

 
 
David Enrique Cotrina Rodríguez, abogado en ejercicio, identificado con cédula de 
ciudadanía No. 1.018.414.804 de Bogotá D.C. y portador de la Tarjeta Profesional de 
Abogado No. 267.030 del Consejo Superior de la Judicatura, actuando en calidad de 
apoderado especial de la Sociedad Portuaria Regional de Buenaventura S.A, 
respetuosamente informamos que el día de ayer se cumplió el acuerdo de conciliación 
y se realizó el pago de $60’000.000 COP a Allianz Seguros S.A., como se puede 
apreciar a continuación: 
 

 
 
Atentamente, 
 
 
 
David E. Cotrina R. 
C.C. No. 1.018.414.804 de Bogotá D.C. 
T.P.A. No. 267.030 del C.S. de la J.  
 



ORDEN DE PAGO 31467858

DETALLE DEL PAGO

Beneficiario       :

Cheque a nombre de :

Valor en letras

ALLIANZ SEGUROS S.A. 

CIENTO VEINTISEIS MILLONES OCHOCIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS SESENTA PESOS 
M/CTE.********************

Tipo de Pago :  

Valor $: 126,896,960.00

860.026.182-5Documento:

Dependencia  : Sector Generico 23/11/2021Fecha Estimada  :

4 BOGOTÁ CORREDORESSucursal     :  23/11/2021Fecha Emisión   :

Nro.

- CIANI 12386
- RAD 11001310302520180024900
- JUZGADO VEINTICINCO CIVIL DEL CIRCUITO DE BOGOTÁ
- DTE: ALLIANZ SEGUROS S.A.
- DDO: SOCIEDAD PORTUARIA REGIONAL DE BUENAVENTURA S.A., OPERADORES LOGÍSTICOS DE CARGA
S.A.S., SBS
SEGUROS COLOMBIA S.A.,
- CONCEPTO: PAGO ACUERDO CONCILIATORIO, CONFORME AL ACTA SUSCRITA EL 9 DE NOVIEMBRE DE 2021 EN
AUDIENCIA, EN LA CUAL SE DA POR TERMINADO EL PROCESO POR ACUERDO CONCILIATORIO ENTRE LAS
PARTES. 
- SP 29328

ALLIANZ SEGUROS S.A.

SAP

DESCRIPCION DEBE HABER

25,379,392.00 0.00CTA. CTE. COASEGURO CEDIDO - CALI CORREDORES

101,517,568.00 0.00SINIESTROS LIQUIDADOS POR PAGAR - CALI CORREDORES

126,896,960.00 0.00

126,896,960.00

SUMAS

TOTAL

1de1Página
ordenpago.rpt

Autorización del Sector
MCCASTELBLANCOL

Generado por



 1 

JUZGADO VEINTICINCO CIVIL DEL CIRCUITO DE BOGOTÁ 
 ACTA DE AUDIENCIA PUBLICA QUE TRATA EL ARTÍCULO 372 DEL 

C. G. DEL P. (CONTINUACIÓN) 
 

En Bogotá D. C., a los nueve (9) días del mes de noviembre del año dos mil veintiuno 

(2021), siendo el día y hora señalada en audiencia del pasado 6 de septiembre de 2021, 

dentro del proceso Verbal No. 11001310302520180024900 promovido por ALLIANZ 

SEGUROS S.A. contra SOCIEDAD PORTUARIA REGIONAL DE 

BUENAVENTURA S.A., OPERADORES LOGÍSTICOS DE CARGA S.A.S., SBS 

SEGUROS COLOMBIA S.A., el suscrito Juez Veinticinco Civil del Circuito de esta 

ciudad en asocio con su secretaria ad hoc, de conformidad con lo dispuesto en el Decreto 

806 de 2020 y en los Acuerdos expedidos por el Consejo Superior de la Judicatura con 

ocasión de la emergencia sanitaria declarada por el gobierno nacional a causa de la 

enfermedad coronavirus COVID19, se constituyó en audiencia pública inicial prevista 

en el artículo 372 del Código General del Proceso, siendo las 9:00 de la mañana, a través 

de la plataforma virtual MICROSOFT TEAMS. ---------------Oportunamente 

comparecen a la audiencia virtual las siguientes personas: Los señores MARIA 

CONSTANZA ORTEGA REY identificada con la C.C. No. 5.021.575 de Bogotá D.C. 

representante legal de Allianz junto con su apoderada judicial la Dra. LICETH 

ANGELICA RODRIGUEZ MARTINEZ identificada con la C.C. No. 1.022.409.921 de 

Bogotá D.C y T.P 338.872 del C.S de la J.; DANIEL PEÑA ARANGO identificado con 

la C.C. No. 91.227.966 de Bucaramanga y T.P 80.479 del C.S de la J como apoderado 

de OPL CARGA S.A.S,. MARGARITA MARIA GARNICA identificada con la C.C. 

No. 37.513.388 de Bogotá D.C y T.P 118.180 del C.S de la J como apoderada general 

de la Sociedad Operadores Logísticos; MYRIAM STELLA MARTINEZ SUANCHA 

identificada con la C.C. No. 51.732.043 de Bogotá D.C representante legal de AXA 

COLPATRIA SEGUROS S.A. junto con su apoderado JUAN MANUEL DIAZ 

GRANADOS identificado con la C.C. No. 79.151.832 de Usaquén y T.P 36.002 del C.S 

de la J.  ------------- Iniciada la audiencia y en el transcurso de la etapa de conciliación, 

las partes llegaron al siguiente acuerdo: “La parte demandada realizará el pago de 

$276.896.960 a la parte actora, así: La sociedad PORTUARIA REGIONAL DE 

BUENAVENTURA S.A. $60.000.000;  SBS SEGUROS COLOMBIA S.A la suma de 

$45.000.000; OPERADORES LOGÍSTICOS DE CARGA S.A.S. la suma de 

$45.000.000; y el saldo de $126.896.960., será pagado por AXA COLPATRIA 

SEGUROS S.A. Cada una de las mencionadas entidades consignará la suma que le 

corresponde en la cuenta de ahorros No 03194208307 de BANCOLOMBIA, dentro del 
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mes siguiente de la aprobación del presente acuerdo; y una vez realizado el pago, 

aportará al juzgado copia de dicho comprobante. --- Teniendo en cuenta que la anterior 

conciliación se ajusta a los presupuestos legales el Juzgado Resuelve: PRIMERO: Se 

aprueba la conciliación a que llegaron las partes y llamados en garantía respecto de lo 

pretendido en este proceso. SEGUNDO: Se da por terminado el presente proceso 

TERCERO: Sin condena a costas a ningún de los intervinientes. CUARTO: Se ordena 

la remisión de copia tanto la presente audiencia, como del acta, a todos los intervinientes 

a sus correspondientes correos. --- Lo aquí decidido quedó notificado en estrados. --- 

Sin manifestaciones de los intervinientes procesales. --- No siendo otro el objeto de la 

audiencia, para constancia se firma el acta luego de leída y aprobada por el titular del 

despacho (art. 107, núm. 6º, inciso 3º del C. G. del P.). 

El Juez,  

 

 

JAIME CHÁVARRO MAHECHA 
 



Beneficiario/Cliente a
Debitar

ALLIANZ SEGUROS SA

No. Identificación 860026182
Tipo Producto Origen Cuenta Corriente
No. Producto
Origen/Recaudador

658011465

Fecha Pago/Débito 2021/11/30
Fecha Transacción 2021/11/30
Valor Transacción $45,000,000.00
Comisión $0.00
IVA $0.00
Estado DEB
Descripción de Estado Debitado
Causal de Rechazo -
No. Control 2133403AE
Tipo Producto Destino Cuenta Ahorros

No. Producto Destino 03194208307
Entidad Financiera BANCOLOMBIA
No. Comprobante 20211130
Forma de pago Abono a cuenta entidad ACH
Aviso al beneficiario N
Estado de Aviso -
Fecha de Aviso -
Medio Utilizado -
No. Transacción 658A3212133401JH
Información Adicional opl
Fecha Cobro -
No. Factura 20211130
Oficina Pago -
Usuario Creador Nataly Esteban Aparicio

SHARA LIZETH 
CADENA
 
Fecha/Hora Último Ingreso:

DETALLE

Fecha Actual: 2021/11/30 | Hora Ingreso: 16:10  IP: 190.0.29.45

2021/11/30 11:27


