9/7/25, 15:15 Correo: CAD GHA - Outlook

[5 Outlook

RV: SGC 9956 / INFORME PREVIO AUDIENCIA

Desde Juan Pablo Medina Campifio <jmedina@gha.com.co>
Fecha Mar 24/06/2025 17:25

Para Natalia Alejandra Parra Cedano <nparra@gha.com.co>; Maria Teresa Moriones Robayo
<mmoriones@gha.com.co>; CAD GHA <cad@gha.com.co>

cc Informes GHA <informes@gha.com.co>

Hola Nata.
Cordial saludo,

Te comparto instrucciones de la compania para la audiencia que tienen programada para
manana a las 10:00 a.m.

@CAD GHA porfa me ayudan cargando al CT 24789.

Cordialmente,
Juan Pablo Medina Campifio

HERRER A bocede duner

ABOGADOS & ASOCIADOS £k 3108900998
Bogota - Cra 11A# 94A - 23 Of 201 | +57 317 379 5688

in assaciation wich Cali - AV 6A Bis # 35N - 100 Of 212 | +57 315 577 6200
CLYDE & CD Londres - EC3A 7AR GB - Edificio St Botolph. 138 Houndsditch.

Ileog

gha.com.co m n X

Aviso de Confidencialidad: La reproduccidn, copia, publicacién, revelacién y/o distribucién, asi como cualquier uso comercial o
no comercial de la informacién contenida en este Correo Electrénico y sus adjuntos se encuentra proscrito por la Ley. Al ser
destinatario del presente correo y no devolverlo acepta que el manejo de la informacién aqui contenida debe manejarse de
manera confidencial y reservada. Si usted no es destinatario por favor contacte al remitente y elimine copia del correo, asi como
de sus adjunfos.

Confidentiality Notice: The reproduction, copying, publication, disclosure and/or distribution, as well as any commercial or non-
commercial use of the information contained in this Email and its attached files are prohibited by law. If you are the intended
recipient you agree that the information contained herein must be used and managed in both, confidential and reserved manner.

If you are not the intended recipient please contact the sender and delete a copy of the mail as well as its attachments

De: Camilo Montano <Camilo.Montano@Ilaequidadseguros.coop>
Enviado: martes, 24 de junio de 2025 16:50
Para: Juan Pablo Medina Campifio <jmedina@gha.com.co>
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9/7/25, 15:15 Correo: CAD GHA - Outlook

Cc: Maria Alejandra Borda <Maria.Borda@Ilaequidadseguros.coop>
Asunto: RE: SGC 9956 / INFORME PREVIO AUDIENCIA

Respetado doctor Juan Pablo,

En atencién al SGC 9956, se autoriza ofrecimiento hasta la suma de $284.700.000 por la totalidad de
las pretensiones de la demanda. (agradezco manejar ofrecimientos escalonados y en caso de llegar a
un acuerdo, manejar la posiblidad que el desembnolso sea a dos contados.)

Quedo atento a cualquier novedad.

Cordialmente,

Ivan Camilo Montano Bustos | Coordinador Judicial
& (601) 5922929 | Cel 313-333-0839 1 6= Cra. 9A # 99 — 07 Piso 14| Horario de Atencién: 7:30 a.m. — 4:30 p.m.
P<_ivan.montano@laequidadseguros.coop | =] www.laequidadseguros.coop | Bogotd — Colombia
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&2 Antes de imprimir, piense en su compromiso con el medio ambiente.

NOTA CONFIDENCIAL. "La informacién contenida en este correo y en sus anexos y/o archivos adjuntos, es confidencial y tiene cardcter reservado. La
misma es propiedad de La Equidad Seguros O.C. y estd dirigida para conocimiento estricto de la persona o entidad destinataria(s), quien es (son)
responsable(s) por su custodia y conservacion. Si no es el receptor autorizado, cualquier retencién, difusién, distribucion o copia de este mensaje es
prohibida y serd sancionada por la ley. Si por error recibe este mensaje, favor reenviarlo y borrar el mensaje recibido inmediatamente. La comparia

no es responsable por la fransmision de virus informdticos, ni por las opiniones expresadas en este mensaje, ya que estas son exclusivas del autor.

Recuerda ahora puedes reportar tu reclamo en nuestra pdgina web www.laequidadseguros.coop ingresando al banner 3Qué hacer en caso de

siniestro?

De: Juan Pablo Medina Campifio <jmedina@gha.com.co>

Enviado: Martes, 08 de Abril de 2025 15:22

Para: Maria Alejandra Borda <Maria.Borda@laequidadseguros.coop>; Camilo Montano
<Camilo.Montano@laequidadseguros.coop>

CC: Juan Manuel Henao Gallego <jhenao@gha.com.co>; Informes GHA <informes@gha.com.co>
Asunto: RV: SGC 9956 / INFORME PREVIO AUDIENCIA

Estimada,
Dra. Borda.

Cordial saludo,
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9/7/25, 15:15 Correo: CAD GHA - Outlook

En atencidn a nuestra conversacion sostenida, quedamos atentos a que nos compartan los
documentos que reposan en el drive adjunto, mismo al cual no tenemos acceso teniendo en
cuenta que no hacemos parte de la organizacién de la Equidad.

Cordialmente,
JUAN PABLO MEDINA CAMPINO
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Aviso de Confidencialidad: La reproduccién, copia, publicacién, revelacién y/o distribucién, asi como cualquier
uso comercial o no comercial de la informacién contenida en este Correo Electrénico y sus adjuntos se encuentra
proscrito por la Ley. Al ser destinatario del presente correo y no devolverlo acepta que el manejo de la informacion
aqui contenida debe manejarse de manera confidencial y reservada. Si usted no es destinatario por favor contacte
al remitente y elimine copia del correo, asi como de sus adjuntos.

Confidentiality Notice: The reproduction, copying, publication, disclosure and/or distribution, as well as any
commercial or non-commercial use of the information contained in this Email and its attached files are prohibited by
law. If you are the intended recipient you agree that the information confained herein must be used and managed
in both, confidential and reserved manner. If you are not the intended recipient please contact the sender and
delete a copy of the mail as well as its attachments.

De: Alisson Cortes <Alisson.Cortes@laequidadseguros.coop>

Enviado: miércoles, 2 de abril de 2025 10:52

Para: Juan Pablo Medina Campifio <jmedina@gha.com.co>; Informes GHA <informes@gha.com.co>
Cc: Maria Alejandra Borda <Maria.Borda@Ilaequidadseguros.coop>; Camilo Montano
<Camilo.Montano@laequidadseguros.coop>

Asunto: RV: SGC 9956 / INFORME PREVIO AUDIENCIA

[ SGC 9956

Buen dia
Documentacién adjuntada

Cordialmente,

Alisson Gisell Cortes Pinzon | Auxiliar de indemnizaciones

(601) 917 2127 Ext. 1138 | Carrera 9 A # 99-07 | Horario de atencién: lunes a jueves 7:00 a.m. —
4:00 p.m. Viernes 7:00a.m. — 3:00pm

nombre.apellido@laeguidadseguros.coop | www.laequidadseguros.coop | Ciudad -
Colombia
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2 Antes de imprimir, piense en su compromiso con el medio ambiente.

NOTA CONFIDENCIAL: La informacién contenida en este correo y en sus anexos y/o archivos adjuntos, es confidencial y tiene cardcter reservado. La
misma es propiedad de La Equidad Seguros O.C. y estd dirigida para conocimiento estricto de la persona o entidad destinataria(s), quien es (son)
responsable(s) por su custodia y conservacion. Si no es el receptor autorizado, cualquier retencion, difusién, distribucién o copia de este mensaje es
prohibida y serd sancionada por la ley. Si por error recibe este mensaje, favor reenviarlo y borrar el mensaje recibido inmediatamente. La compania

no es responsable por la transmisién de virus informdticos, ni por las opiniones expresadas en este mensaje, ya que estas son exclusivas del autor.

De: Maria Alejandra Borda <Maria.Borda@laequidadseguros.coop>

Enviado el: martes, 1 de abril de 2025 4:49 p. m.

Para: JUAN PABLO MEDINA CAMPINO <jmedina@gha.com.co>; Informes GHA <informes@gha.com.co>; Alisson
Cortes <Alisson.Cortes@laequidadseguros.coop>

CC: Camilo Montano <Camilo.Montano@Ilaequidadseguros.coop>

Asunto: RV: SGC 9956 / INFORME PREVIO AUDIENCIA

Buen dia estimados GHA,

Agradezco por favor nos confirmen disponibilidad para atender la totalidad de este proceso.
Segun el Ultimo reporte dado por la abogada a cargo, tiene fijada fecha para audiencia para el
09 de abril de 2024.

@Alisson Cortes buen diq,

Agradezco por favor a GHA toda la documentacion del SGC 9956.

Cordialmente,

Maria Alejandra Borda Suarez | Coordinadora Judicial

B (601) 5922929 | ~=Direccion: Carrera 9 A #99 - 07
><_maria.borda@laeguidadseguros.coop | [=1 www.laequidadseguros.coop | Bogotd — Colombia
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4 Antes de imprimir, piense en su compromiso con el medio ambiente.

NOTA CONFIDENCIAL: La informacién contenida en este correo y en sus anexos y/o archivos adjuntos, es confidencial y tiene cardcter reservado. La misma es propiedad de
La Equidad Sguros O.C. y estd dirigida para conocimiento estricto de la persona o entidad destinataria(s), quien es (son) responsable(s) por su custodia y conservacion. Si no
es el receptor autorizado, cualquier retencién, difusién, distribucion o copia de este mensaje es prohibida y serd sancionada por la ley. Si por error recibe este mensaje, favor
reenviarlo y borrar el mensaje recibido inmediatamente. La compania no es responsable por la fransmision de virus informdticos, ni por las opiniones expresadas en este

mensaje, ya que estas son exclusivas del autor.
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9/7/25, 15:15 Correo: CAD GHA - Outlook

De: Camilo Montano <Camilo.Montano@I|aequidadseguros.coop>
Enviado el: martes, 18 de febrero de 2025 9:34 a. m.

Para: Diana Pedrozo <Diana.Pedrozo@Ilaequidadseguros.coop>

CC: Maria Alejandra Borda <Maria.Borda@laequidadseguros.coop>
Asunto: RE: SGC 9956 / INFORME PREVIO AUDIENCIA

Buen dia Diana,

En atencién al SGC 9956, se autoriza ofrecimiento hasta la suma de $87.780.300, por las
lesiones de ALEIDA RONCANCIO QUIROGA Yy por el fallecimiento de la menor SARA
YULIETH ROJAS RONCANCIO

(Q.E.P.D) hasta $87.780.300, incluidas victimas indirectas en ambos casos.

Agradezco enfatizar que la naturaleza del hecho (RCC) no permite la afectacion de la poliza
RCE, maxime que el reclamo de dichos perjuicios en esta ultima, se encuentran excluidos.

Quedo atento a cualquier novedad.

Cordialmente,

Ivan Camilo Montano Bustos | Coordinador Judicial
& (601) 5922929 | Cel 313-333-0839 1 6= Cra. 9A # 99 — 07 Piso 14| Horario de Atencién: 7:30 a.m. — 4:30 p.m.
P<_ivan.montano@laequidadseguros.coop | =] www.laequidadseguros.coop | Bogotd — Colombia
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& Antes de imprimir, piense en su compromiso con el medio ambiente.

NOTA CONFIDENCIAL. "La informacién contenida en este correo y en sus anexos y/o archivos adjuntos, es confidencial y tiene cardcter reservado. La
misma es propiedad de La Equidad Seguros O.C. y estd dirigida para conocimiento estricto de la persona o entidad destinataria(s), quien es (son)
responsable(s) por su custodia y conservacion. Si no es el receptor autorizado, cualquier retencién, difusién, distribucion o copia de este mensaje es
prohibida y serd sancionada por la ley. Si por error recibe este mensaje, favor reenviarlo y borrar el mensaje recibido inmediatamente. La compania

no es responsable por la fransmision de virus informdticos, ni por las opiniones expresadas en este mensaje, ya que estas son exclusivas del autor.

Recuerda ahora puedes reportar tu reclamo en nuestra pdgina web www.laequidadseguros.coop ingresando al banner 3Qué hacer en caso de

siniestro?

De: Diana Pedrozo <Diana.Pedrozo@laequidadseguros.coop>
Enviado el: martes, 18 de febrero de 2025 8:50 a. m.

Para: Camilo Montano <Camilo.Montano@Iaequidadseguros.coop>
CC: Maria Alejandra Borda <Maria.Borda@laequidadseguros.coop>
Asunto: SGC 9956 / INFORME PREVIO AUDIENCIA

Buenos dias CAMILO

De antemano ofrezco mil disculpas pero como explico tuve una confusidon de informacién
involuntaria la verdad, lo siento mucho.

Agradezco su gentileza.
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9/7/25, 15:15 Correo: CAD GHA - Outlook

Cordialmente,

Diana Pedrozo Mantilla | Abogada Judicial

Teléfono: 607-6852916 | Cra. 27 # 36-14 Oficina 11-01 | Horario de atencién: Lunes a Jueves 8:00
a.m.-12:00 p.my de 1:00pm - 5:00pm / Viernes de 8:00 am - 12my de 1:00 — 4:00 pm

diana.pedrozo@laequidadseguros.coop| www.laeguidadseguros.coop | Bucaramanga -
Colombia
P\ equidad
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P Antes de imprimir, piense en su compromiso con el medio ambiente.

NOTA CONFIDENCIAL: La informacion contenida en este correo y en sus anexos y/o archivos
adjuntos, es confidencial y tiene cardcter reservado. La misma es propiedad de La Equidad
Seguros O.C. y estd dirigida para conocimiento estricto de la persona o entidad
destinataria(s), quien es (son) responsable(s) por su custodia y conservacion. Sino es el
receptor autorizado, cualquier retencion, difusion, distribucion o copia de este mensaje es
prohibida y serd sancionada por la ley. Si por error recibe este mensaje, favor reenviarlo y
borrar el mensaje recibido inmediatamente. La compania no es responsable por la fransmision
de virus informdticos, ni por las opiniones expresadas en este mensaje, ya que estas son
exclusivas del autor.

De: Maria Alejandra Borda <Maria.Borda@Ilaequidadseguros.coop>

Enviado: miércoles, 27 de marzo de 2024 10:09

Para: Diana Pedrozo <Diana.Pedrozo@Ilaequidadseguros.coop>

Asunto: RV: INFORME CONTESTACION DEMANDA Y ASIGANCION DE PROCESO | | RAD. 2024-00001-00 | | SGC
9956 | | DTE. ALEIDA RONCANCIO QUIROGA | | DDA. COTRANSRICAURTE LTDA

Buen dia @Diana Pedrozo,

Agradezco por favor me compartas el informe inicial de este proceso.
Cordialmente,
Maria Alejandra Borda Suarez | Coordinadora Judicial — Direccién Legal Judicial.

& (57-1) 5922929 Ext. 1101 | @=Direccidén: Carrera 9 A #99 - 07
><_maria.borda@laeguidadseguros.coop | [= www.laequidadseguros.coop | Bogotd — Colombia
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4 Antes de imprimir, piense en su compromiso con el medio ambiente.

NOTA CONFIDENCIAL: La informacidon contenida en este correo y en sus anexos y/o archivos adjuntos, es confidencial y tiene cardcter reservado. La misma es propiedad de
La Equidad Sguros O.C. y estd dirigida para conocimiento estricto de la persona o entidad destinataria(s), quien es (son) responsable(s) por su custodia y conservacion. Si no
es el receptor autorizado, cualquier retencidn, difusién, distribucion o copia de este mensaje es prohibida y serd sancionada por la ley. Si por error recibe este mensaje, favor
reenviarlo y borrar el mensaje recibido inmediatamente. La compania no es responsable por la transmision de virus informdticos, ni por las opiniones expresadas en este

mensaje, ya que estas son exclusivas del autor.
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9/7/25, 15:15 Correo: CAD GHA - Outlook

De: Juan Pablo Medina Campifio <jmedina@gha.com.co>

Enviado el: martes, 26 de marzo de 2024 5:13 p. m.

Para: Maria Alejandra Borda <Maria.Borda@Ilaequidadseguros.coop>

CC: Monica Liceth Torres Escobar <mtorres@gha.com.co>; Informes GHA <informes@gha.com.co>

Asunto: INFORME CONTESTACION DEMANDA Y ASIGANCION DE PROCESO | | RAD. 2024-00001-00 | | SGC 9956 | |
DTE. ALEIDA RONCANCIO QUIROGA | | DDA. COTRANSRICAURTE LTDA

Estimada,
Dra. Maria Borda.
Cordial saludo,

Comedidamente informamos que recibimos en nuestro buzdn de notificaciones, contestacion
de la demanda por parte de la compania dentro del proceso de la referencia. En nuestros
registros se evidencia que el proceso fue asignado a GHA en etapa extrajudicial, misma en la
que se decretd como fallida la conciliacion el 16 de mayo de 2023.

De acuerdo a lo anterior, amablemente solicitamos nos confirme si el proceso estd a cargo de
otro apoderado o por el contrario se realizara la asignacion a GHA, con el fin de proceder con
el tramite correspondiente en esta judicial.

Quedamos atentos a sus valiosos comentarios.
Cordialmente,

JUAN PABLO MEDINA
CAMPINO
AUXLIAR JURIDICO
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Aviso de Confidencialidad: La reproduccidn, copia, publicacion, revelacién y/o distribucién, asi como cualquier
uso comercial o no comercial de la informacién contenida en este Correo Electronico y sus adjuntos se encuentra
proscrito por la Ley. Al ser destinatario del presente correo y no devolverlo acepta que el manejo de la informacion
aqui contenida debe manejarse de manera confidencial y reservada. Si usted no es destinatario por favor contacte
al remitente y elimine copia del correo, asi como de sus adjuntos.

Confidentiality Notice: The reproduction, copying, publication, disclosure and/or distribution, as well as any
commercial or non-commercial use of the information contained in this Email and its attached files are prohibited by
law. If you are the intended recipient you agree that the information confained herein must be used and managed
in both, confidential and reserved manner. If you are not the infended recipient please contact the sender and
delete a copy of the mail as well as its attachments.
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