23/4/25, 9:05 a.m. Correo: Marlyn Katherine Rodriguez Rincén - Outlook

ﬁ Outlook

RV: Liquidacion SINIESTRO 75105059 RV: Revision Sentencia de Il Instancia SINIESTRO 75105059 - RC
MEDICA

Desde Informes GHA <informes@gha.com.co>
Fecha Mar 22/04/2025 23:09

Para Marlyn Katherine Rodriguez Rincon <mkrodriguez@gha.com.co>

ALLIANZ

De: Nicolas Loaiza Segura <nloaiza@gha.com.co>

Enviado: martes, 22 de abril de 2025 18:52

Para: mariaclaudia.romero@hotmail.com <mariaclaudia.romero@hotmail.com>; Maria Claudia Romero Lenis
<maria.romero@externos.allianz.co>

Cc: Maria Tatiana Diaz Montenegro <maria.diazm@allianz.co>; Santiago Rojas Buitrago <srojas@gha.com.co>; Juan
Sebastian Bobadilla <jbobadilla@gha.com.co>; Informes GHA <informes@gha.com.co>; maria.revelo@allianz.co
<maria.revelo@allianz.co>

Asunto: RV: Liquidacién SINIESTRO 75105059 RV: Revisién Sentencia de Il Instancia SINIESTRO 75105059 - RC MEDICA

Estimada Dra. Maria Claudia:

Comedidamente informo que el correo de ayer solo tenia la liquidacion general. A continuacién, realizo la
liquidacion descontando los 8 afios y 7 meses que, aproximadamente, faltan para que la victima, J.P.S.V,
cumpla la mayoria de edad.

+ Fecha de nacimiento de la victima: 25 de noviembre de 2015

Edad de la victima a hoy: 9 afios 4 meses y 25 dias

Fecha cuando cumpliria 18 afnos: 27 de noviembre de 2033

Tiempo que falta para que cumpla 18 afos: 8 afios 7 meses y 5 dias 0 103,16 meses
Expectativa de vida: 61.9 afios 0 742,8 meses

Expectativa de vida restando lo que la falta para 18 afios: 639,64

5 = $1.779.375 (1 + 0.004867)53%6% — 1 / 0.004867 (1.+0.004867) 37

S=$1.779.375 * 21,322085619 / 0.004867 * 22,322085619
S=$1.779.375 * 21,322085619 / 0,1086415907
S=$1.779.375 * 196,260801058

Lucro cesante = $349.221.562.88

Total perjuicios: $782.925.000 (inmateriales) + $349.221.562,88 (materiales) = $1.132.146.562,88
Deducible (10% de la pérdida) : $1.132.146.562,88 - $113.214.656,288 = $1.018.931.906,6
Coaseguro:

« Mapfre (30%) = $305.679.571,98

o Allianz (70%) = $713.252.334.62

En conclusidn, la liquidacion para Allianz Seguros corresponde a $713.252.334,62
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23/4/25, 9:05 a.m. Correo: Marlyn Katherine Rodriguez Rincén - Outlook

Quedo muy atento.

Cordialmente,

Nicolas Loaiza Segura
Gerente De Derecho Publico
Email: nloaiza@gha.com.co | 301 429 6553
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Aviso de Confidencialidad: La reproduccion, copia, publicacién, revelacién y/o distribucion, asi como cualquier uso comercial o no
comercial de la informacién contenida en este Correo Electronico y sus adjuntos se encuentra proscrito por la Ley. Al ser destinatario
del presente correo y no devolverlo acepta que el manejo de la informacion aqui contenida debe manejarse de manera confidencial y
reservada. Si usted no es destinatario por favor contacte al remitente y elimine copia del correo, asi como de sus adjuntos.

Confidentiality Notice: The reproduction, copying, publication, disclosure and/or distribution, as well as any commercial or non-
commercial use of the information contained in this Email and its attached files are prohibited by law. If you are the intended recipient
you agree that the information contained herein must be used and managed in both, confidential and reserved manner. If you are not
the intended recipient please contact the sender and delete a copy of the mail as well as its attachments.

De: Maria Claudia Romero <mariaclaudia.romero@hotmail.com>

Enviado: lunes, 21 de abril de 2025 21:41

Para: Nicolas Loaiza Segura <nloaiza@gha.com.co>

Cc: maria.revelo@allianz.co <maria.revelo@allianz.co>; Maria Claudia Romero Lenis
<maria.romero@externos.allianz.co>; Maria Tatiana Diaz Montenegro <maria.diazm@allianz.co>; Santiago Rojas
Buitrago <srojas@gha.com.co>; Juan Sebastian Bobadilla <jbobadilla@gha.com.co>; Informes GHA
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23/4/25, 9:05 a.m. Correo: Marlyn Katherine Rodriguez Rincén - Outlook

<informes@gha.com.co>
Asunto: Re: Liquidacion SINIESTRO 75105059 RV: Revisién Sentencia de Il Instancia SINIESTRO 75105059 - RC MEDICA

Dr Nicolas

No veo la reduccion de los 7 afios que faltan para la exigibilidad del lucro descontado de la indemnizacion
0 yo no lo vi; nos aclaras por favor y gracias

Maria Claudia

Enviado desde mi iPad

El 21/04/2025, a la(s) 7:18 p.m., Nicolas Loaiza Segura <nloaiza@gha.com.co> escribio:

Estimadas Dras.:
Comedidamente remito la liquidacién solicitada:

Dainos inmateriales:

1. Dafno Moral:

J.P.S.V (victima): 100 smimv

Jean Soto Alarcon (padre): 100 smimv

Luisa Fernanda Vélez (madre): 100 smimv

Maria Francia Soto (abuela paterna): 50 smimv
Fabio Vélez (abuelo materno): 50 smimv

Maria Paulina Hurtado (abuela materno): 50 smimv

Total dafio moral: 450 smimv
2. Dafio a la Salud:
o J.P.S.V (victima): 100 smimv
Total dafio a la salud: 100 smimv

Total dafios inmateriales: 550 smimv o $782.925.000

Danos materiales

1. Lucro cesante a favor del menor J.P.S.V

i =0.004867

n= 61.9 anos o 742,8 meses (Resolucion 1555 de 2010)
PCL =100%

Salario = $1.423.500

Prestaciones= +25%

RA =$1.779.375

<image.png>
S = $355.674.517,5

Total dafios materiales: $355.674.517,5
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Total perjuicios: $1.138.599.517,5
Deducible (10% de la pérdida) : $1.138.599.517,5 - $113.859.951,7 = $1.024.739.565,8
Coaseguro:

« Mapfre (30%) = $307.421.869,74

o Allianz (70%) = $717.317.696,06

En conclusion, la liquidacion para Allianz Seguros corresponde a $717.317.696,06.

Quedo muy atento.

Cordialmente,

Nicolas Loaiza Segura
Gerente De Derecho Publico

Email: nloaiza@gha.com.co | 301 429 6553
Cali - AV 6A Bis # 35N - 100 Of 212 | +57 315 577 6200
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Aviso de Confidencialidad: La reproduccion, copia, publicacion, revelacion y/o distribucion, asi como cualquier uso
comercial o no comercial de la informacion contenida en este Correo Electronico y sus adjuntos se encuentra proscrito
por la Ley. Al ser destinatario del presente correo y no devolverlo acepta que el manejo de la informacion aqui
contenida debe manejarse de manera confidencial y reservada. Si usted no es destinatario por favor contacte al
remitente y elimine copia del correo, asi como de sus adjuntos.

Confidentiality Notice: The reproduction, copying, publication, disclosure and/or distribution, as well as any
commercial or non-commercial use of the information contained in this Email and its attached files are prohibited by
law. If you are the intended recipient you agree that the information contained herein must be used and managed in
both, confidential and reserved manner. If you are not the intended recipient please contact the sender and delete a
copy of the mail as well as its attachments.
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De: Revelo Castiblanco, Maria Alejandra (ALLIANZ COLOMBIA) <maria.revelo@allianz.co>

Enviado: martes, 15 de abril de 2025 15:51

Para: Juan Sebastian Bobadilla <jbobadilla@gha.com.co>

Cc: Maria Claudia Romero - Personal <mariaclaudia.romero@hotmail.com>; Diaz Montenegro, Maria
Tatiana (ALLIANZ COLOMBIA) <maria.diazm@allianz.co>; Romero Lenis, Maria Claudia (ALLIANZ
COLOMBIA) <maria.romero@externos.allianz.co>; Nicolas Loaiza Segura <nloaiza@gha.com.co>; Santiago
Rojas Buitrago <srojas@gha.com.co>; Informes GHA <informes@gha.com.co>

Asunto: RE: Revisién Sentencia de Il Instancia SINIESTRO 75105059 - RC MEDICA

Internal

Buenas tardes:
Respetado Juan.

Muchas gracias por tu confirmacién. Bajo ese entendido, quedamos atentas a la remision de la liquidacion
de la condena.

Nota: Informo que el respectivo encargo ya se encuentra creado en la plataforma Allia2, con el fin de que
puedan acceder a la informacion del litigio que nos ocupa.

Atentamente,

Maria Alejandra Revelo Castiblanco
Abogada procesos judiciales P&C, Vida y de Responsabilidad Fiscal
Vicepresidencia de Operaciones, Claims & Transformacion.

R, (+57) 3160244434,
™ maria.revelo@allianz.co.
<image001.png>

Nota: Este email y los archivos transmitidos a través del mismo, solo han sido enviados a los nombres que estan en la lista de destinatarios y puede

contener informacioén confidencial y/o exclusiva. Si usted no es parte de los destinatarios, por favor no lea, copie o distribuya el contenido de este email a
otras personas y notifique de inmediato al remitente. Por favor elimine el email o cualquier copia del mismo.

De: Juan Sebastian Bobadilla <jbobadilla@gha.com.co>

Enviado el: martes, 15 de abril de 2025 2:51 p. m.

Para: Revelo Castiblanco, Maria Alejandra (ALLIANZ COLOMBIA) <maria.revelo@allianz.co>

CC: Maria Claudia Romero - Personal <mariaclaudia.romero@hotmail.com>; Diaz Montenegro, Maria
Tatiana (ALLIANZ COLOMBIA) <maria.diazm@allianz.co>; Romero Lenis, Maria Claudia (ALLIANZ
COLOMBIA) <maria.romero@externos.allianz.co>; Nicolas Loaiza Segura <nloaiza@gha.com.co>; Santiago
Rojas Buitrago <srojas@gha.com.co>; Informes GHA <informes@gha.com.co>

Asunto: Re: Revision Sentencia de Il Instancia SINIESTRO 75105059 - RC MEDICA

Internal

Cordial saludo Dra. Maria Alejandra

Comedidamente informo que aceptamos la suma propuesta.

Quedamos muy atentos,

<image006.png> Juan Sebastian Bobadilla Vera

Coordinador Regional Sur Occidente Area de Derecho
Publico
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Email: jbobadilla@gha.com.co | 318 404 2095
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Aviso de Confidencialidad: La reproduccion, copia, publicacion, revelacion y/o
distribucién, asi como cualquier uso comercial 0 no comercial de la informacién
contenida en este Correo Electronico y sus adjuntos se encuentra proscrito por la Ley. Al
ser destinatario del presente correo y no devolverlo acepta que el manejo de la
informacién aqui contenida debe manejarse de manera confidencial y reservada. Si
usted no es destinatario por favor contacte al remitente y elimine copia del correo, asi
como de sus adjuntos.

Confidentiality Notice: The reproduction, copying, publication, disclosure and/or
distribution, as well as any commercial or non-commercial use of the information
contained in this Email and its attached files are prohibited by law. If you are the intended
recipient you agree that the information contained herein must be used and managed in
both, confidential and reserved manner. If you are not the intended recipient please
contact the sender and delete a copy of the mail as well as its attachments.

De: Revelo Castiblanco, Maria Alejandra (ALLIANZ COLOMBIA)
<maria.revelo@allianz.co>

Fecha: martes, 15 de abril de 2025, 2:39 p.m.

Para: Juan Sebastian Bobadilla <jbobadilla@gha.com.co>

CC: Maria Claudia Romero - Personal <mariaclaudia.romero@hotmail.com>, Diaz
Montenegro, Maria Tatiana (ALLIANZ COLOMBIA) <maria.diazm@allianz.co>, Romero
Lenis, Maria Claudia (ALLIANZ COLOMBIA) <maria.romero@externos.allianz.co>,
Nicolas Loaiza Segura <nloaiza@gha.com.co>, Santiago Rojas Buitrago
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<srojas@gha.com.co>, Informes GHA <informes@gha.com.co> )
Asunto: RE: Revision Sentencia de Il Instancia SINIESTRO 75105059 - RC MEDICA

Internal

Buenas tardes:
Respetado Juan.

Muchas gracias por la propuesta enviada. No obstante, validando las tarifas de la gestién encomendada al
interior de la Compaifiia, la Aseguradora reconocera hasta CUATRO MILLONES DE PESOS MONEDA
CORRIENTE ($4.000.000,00) por los servicios en comento.

Por lo anterior, agradecemos nos confirmen la aceptacion o no de dicha suma.

Atentamente,

Maria Alejandra Revelo Castiblanco
Abogada procesos judiciales P&C, Vida y de Responsabilidad Fiscal
Vicepresidencia de Operaciones, Claims & Transformacion.

R, (+57) 3160244434.
™ maria.revelo@allianz.co.
<image001.png>

Nota: Este email y los archivos transmitidos a través del mismo, solo han sido enviados a los nombres que estan en la lista de destinatarios y puede

contener informacion confidencial y/o exclusiva. Si usted no es parte de los destinatarios, por favor no lea, copie o distribuya el contenido de este email a
otras personas y notifique de inmediato al remitente. Por favor elimine el email o cualquier copia del mismo.

De: Juan Sebastian Bobadilla <jbobadilla@gha.com.co>

Enviado el: martes, 15 de abril de 2025 11:50 a. m.

Para: Revelo Castiblanco, Maria Alejandra (ALLIANZ COLOMBIA) <maria.revelo@allianz.co>

CC: Maria Claudia Romero - Personal <mariaclaudia.romero@hotmail.com>; Diaz Montenegro, Maria
Tatiana (ALLIANZ COLOMBIA) <maria.diazm@allianz.co>; Romero Lenis, Maria Claudia (ALLIANZ
COLOMBIA) <maria.romero@externos.allianz.co>; Nicolas Loaiza Segura <nloaiza@gha.com.co>; Santiago
Rojas Buitrago <srojas@gha.com.co>; Informes GHA <informes@gha.com.co>

Asunto: Re: Revisidon Sentencia de Il Instancia SINIESTRO 75105059 - RC MEDICA

Cordial saludo Dra. Maria Alejandra

Dando alcance al correo anterior y con el fin de modificar la propuesta de honorarios,
sugerimos la siguiente modificacién a la misma:

"El componente de la compensacion que se reconocera y pagara por estos
servicios profesionales es el siguiente:

VALOR DE LOS HONORARIOS: ($5.000.000,00) CINCO MILLONES DE PESOS
MCTE mas IVA, valor que se pagara al momento de la suscripcion del respectivo
contrato de transaccion”.

Nuevamente, agradezco la confianza depositada en la oficina y quedamos muy atentos.

Cordialmente,

<image016.png> Juan Sebastian Bobadilla Vera

Coordinador Regional Sur Occidente Area de Derecho
Publico

Email: jpobadilla@gha.com.co | 318 404 2095
Cali - AV 6A Bis # 35N - 100 Of 212 | +57 315 577 6200
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Aviso de Confidencialidad: La reproduccion, copia, publicacion, revelacion y/o
distribucién, asi como cualquier uso comercial 0 no comercial de la informacién
contenida en este Correo Electronico y sus adjuntos se encuentra proscrito por la Ley. Al
ser destinatario del presente correo y no devolverlo acepta que el manejo de la
informacién aqui contenida debe manejarse de manera confidencial y reservada. Si
usted no es destinatario por favor contacte al remitente y elimine copia del correo, asi
como de sus adjuntos.

Confidentiality Notice: The reproduction, copying, publication, disclosure and/or
distribution, as well as any commercial or non-commercial use of the information
contained in this Email and its attached files are prohibited by law. If you are the intended
recipient you agree that the information contained herein must be used and managed in
both, confidential and reserved manner. If you are not the intended recipient please
contact the sender and delete a copy of the mail as well as its attachments.

De: Juan Sebastian Bobadilla <jbobadilla@gha.com.co>

Fecha: martes, 15 de abril de 2025, 11:28 a.m.

Para: maria.revelo@allianz.co <maria.revelo@allianz.co>

CC: Maria Claudia Romero - Personal <mariaclaudia.romero@hotmail.com>,
maria.diazm@allianz.co <maria.diazm@allianz.co>, Maria Claudia Romero Allianz
<maria.romero@externos.allianz.co>, Nicolas Loaiza Segura <nloaiza@gha.com.co>,
Santiago Rojas Buitrago <srojas@gha.com.co>, Informes GHA <informes@gha.com.co>
Asunto: RE: Revision Sentencia de Il Instancia SINIESTRO 75105059 - RC MEDICA

Cordial saludo Dra. Maria Alejandra:

Comedidamente indicamos que aceptamos la asignaciéon. Procederemos con la
liquidacion de la sentencia, acercamientos a conciliar con la parte actora y posterior
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23/4/25, 9:05 a.m. Correo: Marlyn Katherine Rodriguez Rincén - Outlook
tramite del contrato de transaccion.

Adicionalmente, me permito compartir la propuesta de honorarios:

"El componente de la compensacion que se reconocera y pagara por estos
servicios profesionales es el siguiente:

VALOR DE LOS HONORARIOS: CINCO SALARIOS MINIMOS

MENSUALES LEGALES VIGENTES (5SMMLV) mas IVA, valor que se

pagara al momento de la suscripcion del respectivo contrato de transaccion”.
Quedamos atentos a la confirmacion de la propuesta.

Agradecemos la confianza depositada.

Cordialmente,

Juan Sebastian Bobadilla Vera

Coordinador Regional Sur Occidente Area de Derecho
Publico

Email: jpbobadilla@gha.com.co | 318 404 2095

Cali - AV 6A Bis # 35N - 100 Of 212 | +57 315 577 6200

Bogota - Carrera 11A # 94A-23 Of 201 | +57 317 379
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Aviso de Confidencialidad: La reproduccion, copia, publicacion, revelacion y/o distribucion, asi como cualquier uso
comercial o no comercial de la informacién contenida en este Correo Electrénico y sus adjuntos se encuentra proscrito
por la Ley. Al ser destinatario del presente correo y no devolverlo acepta que el manejo de la informacion aqui
contenida debe manejarse de manera confidencial y reservada. Si usted no es destinatario por favor contacte al
remitente y elimine copia del correo, asi como de sus adjuntos.
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Confidentiality Notice: The reproduction, copying, publication, disclosure and/or distribution, as well as any
commercial or non-commercial use of the information contained in this Email and its attached files are prohibited by
law. If you are the intended recipient you agree that the information contained herein must be used and managed in
both, confidential and reserved manner. If you are not the intended recipient please contact the sender and delete a
copy of the mail as well as its attachments.

De: Revelo Castiblanco, Maria Alejandra (ALLIANZ COLOMBIA) <maria.revelo@allianz.co>
Enviado: martes, 15 de abril de 2025 10:49

Para: Santiago Rojas Buitrago <srojas@gha.com.co>; Nicolas Loaiza Segura <nloaiza@gha.com.co>
Cc: Informes GHA <informes@gha.com.co>; Diaz Montenegro, Maria Tatiana (ALLIANZ COLOMBIA)
<maria.diazm@allianz.co>; Romero Lenis, Maria Claudia (ALLIANZ COLOMBIA)
<maria.romero@externos.allianz.co>;

mariaclaudia.romero@hotmail.com <mariaclaudia.romero@hotmail.com>

Asunto: RE: Revisidn Sentencia de Il Instancia SINIESTRO 75105059 - RC MEDICA

Internal

Buenos dias:
Respetados doctores.

En atencidn a la reunién sostenida el dia de hoy en horas de la mafiana, agradecemos
adjuntar propuesta de honorarios por la gestion encomendada (Liquidacion sentencia, atencion
del tramite de negociacién pago condena y seguimiento siniestro del asunto).

Quedamos muy atentos a sus comentarios y respuesta sobre el particular.

Atentamente,

Maria Alejandra Revelo Castiblanco

Abogada procesos judiciales P&C, Vida y de Responsabilidad Fiscal
Vicepresidencia de Operaciones, Claims & Transformacion.

R, (+57) 3160244434,

™ maria.revelo@allianz.co.
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Nota: Este email y los archivos transmitidos a través del mismo, solo han sido enviados a los nombres que estan en la lista de destinatarios y puede
contener informacion confidencial y/o exclusiva. Si usted no es parte de los destinatarios, por favor no lea, copie o distribuya el contenido de este email a

otras personas y notifique de inmediato al remitente. Por favor elimine el email o cualquier copia del mismo.

De: Revelo Castiblanco, Maria Alejandra (ALLIANZ COLOMBIA)

Enviado el: martes, 15 de abril de 2025 8:57 a. m.

Para: Diaz Montenegro, Maria Tatiana (ALLIANZ COLOMBIA); Romero Lenis, Maria Claudia (ALLIANZ
COLOMBIA); mariaclaudia.romero@hotmail.com; srojas@gha.com.co; informes@gha.com.co

CC: Nicolas Loaiza Segura

Asunto: Revisién Sentencia de Il Instancia SINIESTRO 75105059 - RC MEDICA

Cuando: martes, 15 de abril de 2025 9:00 a. m.-10:00 a. m. (UTC-05:00) Bogot3, Lima, Quito, Rio Branco.
Ubicacion:
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23/4/25, 9:05 a.m. Correo: Marlyn Katherine Rodriguez Rincén - Outlook

Microsoft Teams :Necesitas ayuda?

Unirse a la reuniéon ahora
Id. de reunién: 319 502 314 096 8
Cdédigo de acceso: VN7bZ9Vg

Unirse en un dispositivo de videoconferencia
Clave de inquilino: allianz-agn@m.webex.com

Id. de video: 128 008 040 4

Mas informacion

Para organizadores: Opciones de la reunién
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