3/7/25, 2:02 p.m. Correo: CAD GHA - Outlook

[5 Outlook

RE: SOLICITUD DE TESTIGOS- SINIESTRO 10314536 Caso 221927 COOMEVA

Desde Darlyn Marcela Mufioz Nieves <dmunoz@gha.com.co>
Fecha Lun 16/06/2025 11:38

Para CAD GHA <cad@gha.com.co>

cc Santiago Rojas Buitrago <srojas@gha.com.co>

Estimados compafieros, muy buenos dias,
Amablemente solicito su valiosa ayuda cargando la cadena del correo.

Muchas gracias, siempre cordial,

Darlyn Marcela Muiioz Nievez

H E R R E R A Coordinadora Regional Sur Occidente

ABOGADOS & ASOCIADDS Lo 3173668049
Bogota - Cra 11A# 94A - 23 Of 201 | +57 317 379 5688

in association with CLYDE & CO Cali - AV 6A Bis # 35N - 100 Of 212 | +57 315 577 6200
Londres - EC3A 7AR GB - Edificio St Botolph. 138 Houndsditch.

‘,}

Aviso de Confidencialidad: La reproduccion, copia, publicacién, revelacion y/o distribucion, asi como cualquier uso comercial o
no comercial de la informacién contenida en este Correo Electrénico y sus adjuntos se encuentra proscrito por la Ley. Al ser
destinatario del presente correo y no devolverlo acepta que el manejo de la informacién aqui contenida debe manejarse de
manera confidencial y reservada. Si usted no es destinatario por favor contacte al remitente y elimine copia del correo, asi como
de sus adjuntos.

Confidentiality Notice: The reproduction, copying, publication, disclosure and/or distribution, as well as any commercial or non-
commercial use of the information contained in this Email and its attached files are prohibited by law. If you are the intended
recipient you agree that the information contained herein must be used and managed in both, confidential and reserved manner.

If you are not the intended recipient please contact the sender and delete a copy of the mail as well as its attachments

De: Camilo Montano <Camilo.Montano@Ilaequidadseguros.coop>
Enviado: lunes, 16 de junio de 2025 11:34
Para: Juan Pablo Medina Campifio <jmedina@gha.com.co>
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3/7/25, 2:02 p.m. Correo: CAD GHA - Outlook

Cc: Juan Manuel Henao Gallego <jhenao@gha.com.co>; Santiago Rojas Buitrago <srojas@gha.com.co>; Darlyn
Marcela Mufiioz Nieves <dmunoz@gha.com.co>; Informes GHA <informes@gha.com.co>; Maria Alejandra Borda
<Maria.Borda@Ilaequidadseguros.coop>

Asunto: RE: SOLICITUD DE TESTIGOS- SINIESTRO 10314536 Caso 221927 COOMEVA

Respetado doctor Juan Pabilo,

Confirmo que la persona que nos va a colaborar con este tramite es Nubia Patricia Verdugo
Martin, Coordinadora de Indemnizaciones Vida.

Quedo atento a cualquier duda.

Cordialmente,

Ivan Camilo Montano Bustos | Coordinador Judicial
& (601) 5922929 | @@ Cra. 9A # 99 — 07 Piso 14| Horario de Atencién: 7:30 a.m. — 4:30 p.m.
P<_ivan.montano@laequidadseguros.coop | =] www.laequidadseguros.coop | Bogotd — Colombia
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& Antes de imprimir, piense en su compromiso con el medio ambiente.

NOTA CONFIDENCIAL. "La informacién contenida en este correo y en sus anexos y/o archivos adjuntos, es confidencial y tiene cardcter reservado. La
misma es propiedad de La Equidad Seguros O.C. y estd dirigida para conocimiento estricto de la persona o entidad destinataria(s), quien es (son)
responsable(s) por su custodia y conservacion. Si no es el receptor autorizado, cualquier retencién, difusién, distribucion o copia de este mensaje es
prohibida y serd sancionada por la ley. Si por error recibe este mensaje, favor reenviarlo y borrar el mensaije recibido inmediatamente. La comparia

no es responsable por la transmisién de virus informdticos, ni por las opiniones expresadas en este mensaje, ya que estas son exclusivas del autor.

Recuerda ahora puedes reportar tu reclamo en nuestra pdgina web www.laequidadseguros.coop ingresando al banner sQué hacer en caso de

siniestro?

De: Juan Pablo Medina Campifio <jmedina@gha.com.co>

Enviado el: viernes, 13 de junio de 2025 9:28 a. m.

Para: Camilo Montano <Camilo.Montano@laequidadseguros.coop>; Maria Alejandra Borda
<Maria.Borda@Ilaequidadseguros.coop>

CC: Juan Manuel Henao Gallego <jhenao@gha.com.co>; Santiago Rojas Buitrago <srojas@gha.com.co>; Darlyn
Marcela Mufioz Nieves <dmunoz@gha.com.co>; Informes GHA <informes@gha.com.co>

Asunto: SOLICITUD DE TESTIGOS- SINIESTRO 10314536 Caso 221927 COOMEVA

Estimados,
Doctores.

Cordial saludo,
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3/7/25, 2:02 p.m. Correo: CAD GHA - Outlook

En atencién al proceso de la referencia, amablemente nos pueden ayudar con testigos que
puedan demostrar cémo varian las condiciones del seguro de haber conocido los
antecedentes.

Necesitaremos el nombre de dos o tres personas de la respectiva drea técnica, o testigos
médicos.

Quedamos muy atentos a sus valiosos comentarios, muchas gracias.

Cordialmente,

Juan Pablo Medina Campiifio

H E R R E R A Abogado Junior

ABOGADOS & ASOCIADOS JEL 370890 0996

Bogota - Cra 11A# 94A - 23 Of 201 | +57 317 379 5688

nassociavon with (C) YDE&CO  caii- Av 6A Bis # 35N - 100 0f 212 | +57 315 577 6200

Londres - EC3A 7AR GB - Edificio St Botolph. 138 Houndsditch.

Aviso de Confidencialidad: La reproduccién, copia, publicacion, revelacion y/o distribucion, asi como cualquier uso comercial o
no comercial de la informacién contenida en este Correo Electrénico y sus adjuntos se encuentra proscrito por la Ley. Al ser
destinatario del presente correo y no devolverlo acepta que el manejo de la informacién aqui contenida debe manejarse de

manera confidencial y reservada. Si usted no es destinatario por favor contacte al remitente y elimine copia del correo, asi como

de sus adjuntos.

Confidentiality Notice: The reproduction, copying, publication, disclosure and/or distribution, as well as any commercial or non-
commercial use of the information contained in this Email and its attached files are prohibited by law. If you are the intended
recipient you agree that the information contained herein must be used and managed in both, confidential and reserved manner.

If you are not the intended recipient please contact the sender and delete a copy of the mail as well as its attachments

De: Juan Pablo Medina Campifio <jmedina@gha.com.co>

Enviado: domingo, 20 de abril de 2025 20:33

Para: Camilo Montano <camilo.montano@laequidadseguros.coop>

Cc: Maria Alejandra Borda <Maria.Borda@Ilaequidadseguros.coop>; Darlyn Marcela Muioz Nieves
<dmunoz@gha.com.co>; Maria Camila Agudelo Ortiz <mcagudelo@gha.com.co>; Informes GHA
<informes@gha.com.co>

Asunto: CONCEPTO DE VIABILIDAD PROCESO DE NULIDAD RELATIVA DEL CONTRATO - SINIESTRO 10314536 Caso
221927 COOMEVA

Apreciado,
Dr. Camilo.

Cordial saludo,

En atencidén a la solicitud elevada, nos permitimos compartirles el concepto de viabilidad para
interponer la demanda de nulidad relativa del contrato de seguro.

https://outlook.office.com/mail/inbox/id/AAQKAGEOY Tc5MmI2LTA3Y TctNGNiNy 1hZGVKLTI1M2JkZjUOM2U3ZAAQAEItZBbrcDINidFNH3kfNik%3D 3/12


http://gha.com.co/
http://gha.com.co/
http://gha.com.co/
http://linkedin.com/company/gha-abogados-asociados
http://linkedin.com/company/gha-abogados-asociados
https://www.instagram.com/gha.abogados/
https://www.instagram.com/gha.abogados/
https://www.facebook.com/gherrerabogados/?ref=br_rs
https://www.facebook.com/gherrerabogados/?ref=br_rs
https://twitter.com/GHAbogadosA
https://twitter.com/GHAbogadosA
mailto:jmedina@gha.com.co
mailto:camilo.montano@laequidadseguros.coop
mailto:Maria.Borda@laequidadseguros.coop
mailto:dmunoz@gha.com.co
mailto:mcagudelo@gha.com.co
mailto:informes@gha.com.co

3/7/25, 2:02 p.m. Correo: CAD GHA - Outlook

Conforme a lo anterior, les indicamos que resulta viable iniciar el proceso, sin embargo,
qguedamos muy atentos a sus valiosos comentarios.

Cordialmente,

JUAN PABLO MEDINA CAMPINO
ABOGADO JUNIOR

CENTRO DE ANALISIS DE

GH

INFORMACION Y REPORTES

+57 310 8900998

medina@gha.com.co ABOGADQOS & ASOCIADOS
{5y (i 3 ©
L J : o

GHA.COM.CO

Aviso de Confidencialidad: La reproduccion, copia, publicacion, revelacion y/o distribucion, asi como cualquier
uso comercial o no comercial de la informacién contenida en este Correo Electronico y sus adjuntos se encuentra
proscrito por la Ley. Al ser destinatario del presente correo y no devolverlo acepta que el manejo de la informacion
aqui contenida debe manejarse de manera confidencial y reservada. Si usted no es destinatario por favor contacte
al remitente y elimine copia del correo, asi como de sus adjuntos.

Confidentiality Notice: The reproduction, copying, publication, disclosure and/or distribution, as well as any
commercial or non-commercial use of the information contained in this Email and its atftached files are prohibited by
law. If you are the intended recipient you agree that the information contained herein must be used and managed
in both, confidential and reserved manner. If you are not the infended recipient please contact the sender and
delete a copy of the mail as well as its attachments.

De: Camilo Montano <Camilo.Montano@Ilaequidadseguros.coop>

Enviado: viernes, 4 de abril de 2025 8:26

Para: Darlyn Marcela Mufioz Nieves <dmunoz@gha.com.co>

Cc: Juan Pablo Medina Campifio <jmedina@gha.com.co>; Maria Alejandra Borda
<Maria.Borda@laequidadseguros.coop>; Santiago Rojas Buitrago <srojas@gha.com.co>; Maria Camila Agudelo
Ortiz <mcagudelo@gha.com.co>; Maria Fernanda Jimenez Piarpusan <mjimenez@gha.com.co>

Asunto: RV: ACEPTACION ASIGNACION || RV: SOLICITUD INICIO PROCESO DE NULIDAD STRO 10314536 Caso
221927 COOMEVA

Respetada doctora Marcela,

De acuerdo con su solicitud, remito documentacién requerida.
Cordialmente,

Ivan Camilo Montano Bustos | Coordinador Judicial

@ (601) 5922929 | @= Cra. 9A # 99 — 07 Piso 14| Horario de Atencién: 7:30 a.m. — 4:30 p.m.
P<_ivan.montano@laequidadseguros.coop | (=1 www.laequidadseguros.coop | Bogotd — Colombia
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&2 Antes de imprimir, piense en su compromiso con el medio ambiente.

NOTA CONFIDENCIAL. "La informacién contenida en este correo y en sus anexos y/o archivos adjuntos, es confidencial y tiene cardcter reservado. La
misma es propiedad de La Equidad Seguros O.C. y estd dirigida para conocimiento estricto de la persona o entidad destinataria(s), quien es (son)
responsable(s) por su custodia y conservacion. Si no es el receptor autorizado, cualquier retencion, difusion, distribucidon o copia de este mensaje es
prohibida y serd sancionada por la ley. Si por error recibe este mensaje, favor reenviarlo y borrar el mensaje recibido inmediatamente. La compania

no es responsable por la transmision de virus informdticos, ni por las opiniones expresadas en este mensaje, ya que estas son exclusivas del autor.

Recuerda ahora puedes reportar tu reclamo en nuestra pdgina web www.laequidadseguros.coop ingresando al banner sQué hacer en caso de

siniestro?

De: Darlyn Marcela Mufioz Nieves <dmunoz@gha.com.co>

Enviado el: lunes, 31 de marzo de 2025 11:41 a. m.

Para: Camilo Montano <Camilo.Montano@Ilaequidadseguros.coop>; Maria Alejandra Borda
<Maria.Borda@laequidadseguros.coop>

CC: Maria Camila Agudelo Ortiz <mcagudelo@gha.com.co>; Santiago Rojas Buitrago <srojas@gha.com.co>;
Informes GHA <informes@gha.com.co>; Juan Pablo Medina Campifio <jmedina@gha.com.co>; Maria Fernanda
Jimenez Piarpusan <mjimenez@gha.com.co>

Asunto: RE: ACEPTACION ASIGNACION | | RV: SOLICITUD INICIO PROCESO DE NULIDAD STRO 10314536 Caso
221927 COOMEVA

Estimados Doctores, muy buenos dias,

Amablemente acusamos recibido. Agradecemos igualmente su valiosa ayuda con el envio de la pdliza
y su condicionado.

Muchas gracias, siempre cordial,

Darlyn Marcela Muioz Nievez
I I Coordinadora Regional Sur Occidente
G Email: dmunoz@gha.com.co | 311 388 8049
ABOGADOS & ASOCIADOS Cali - AV 6A Bis # 35N - 100 Of 212 | +57 315 577 6200
Bogota - Calle 69 # 4 - 48 Of 502 | +57 317 379 5688

gha.com.co
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3/7/25, 2:02 p.m. Correo: CAD GHA - Outlook
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Aviso de Confidencialidad: La reproduccion, copia, publicacion, revelacion y/o distribucion, asi como cualquier uso
comercial o no comercial de la informacién contenida en este Correo Electréonico y sus adjuntos se encuentra
proscrito por la Ley. Al ser destinatario del presente correo y no devolverlo acepta que el manejo de la informacién
aqui contenida debe manejarse de manera confidencial y reservada. Si usted no es destinatario por favor contacte
al remitente y elimine copia del correo, asi como de sus adjuntos.

Confidentiality Notice: The reproduction, copying, publication, disclosure and/or distribution, as well as any
commercial or non-commercial use of the information contained in this Email and its attached files are prohibited by
law. If you are the infended recipient you agree that the information contained herein must be used and managed
in both, confidential and reserved manner. If you are not the intended recipient please contact the sender and
delete a copy of the mail as well as its attachments.

De: Camilo Montano <Camilo.Montano@I|aequidadseguros.coop>
Enviado: lunes, 31 de marzo de 2025 11:14
Para: Darlyn Marcela Mufioz Nieves <dmunoz@gha.com.co>

Cc: Maria Camila Agudelo Ortiz <mcagudelo@gha.com.co>; Santiago Rojas Buitrago <srojas@gha.com.co>; Juan
Pablo Medina Campino <jmedina@gha.com.co>; Daisy Carolina Lopez Romero <dclopez@gha.com.co>; Maria
Alejandra Borda <Maria.Borda@laequidadseguros.coop>

Asunto: RV: ACEPTACION ASIGNACION || RV: SOLICITUD INICIO PROCESO DE NULIDAD STRO 10314536 Caso
221927 COOMEVA

Respetada doctora Marcela,

Remido documento requerido.

Quedo atento a cualquier duda.

Cordialmente,

Ivan Camilo Montano Bustos | Coordinador Judicial

& (601) 5922929 | @» Cra. 9A # 99 — 07 Piso 14| Horario de Atencidn: 7:30 a.m. — 4:30 p.m.
P<_ivan.montano@laequidadseguros.coop | =] www.laequidadseguros.coop | Bogotd — Colombia
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& Antes de imprimir, piense en su compromiso con el medio ambiente.

NOTA CONFIDENCIAL. "La informacién contenida en este correo y en sus anexos y/o archivos adjuntos, es confidencial y tiene cardcter reservado. La
misma es propiedad de La Equidad Seguros O.C. y estd dirigida para conocimiento estricto de la persona o entidad destinataria(s), quien es (son)
responsable(s) por su custodia y conservacion. Si no es el receptor autorizado, cualquier retencion, difusion, distribucidon o copia de este mensaje es
prohibida y serd sancionada por la ley. Si por error recibe este mensaje, favor reenviarlo y borrar el mensaje recibido inmediatamente. La compania

no es responsable por la transmision de virus informdticos, ni por las opiniones expresadas en este mensaje, ya que estas son exclusivas del autor.

Recuerda ahora puedes reportar tu reclamo en nuestra pdgina web www.laequidadseguros.coop ingresando al banner sQué hacer en caso de

siniestro?

De: Fernando Cipagauta <Fernando.Cipagauta@laequidadseguros.coop>

Enviado el: lunes, 31 de marzo de 2025 9:09 a. m.

Para: Camilo Montano <Camilo.Montano@laequidadseguros.coop>

CC: Maria Alejandra Borda <Maria.Borda@laequidadseguros.coop>; Nubia Verdugo
<Nubia.Verdugo@laequidadseguros.coop>

Asunto: RE: ACEPTACION ASIGNACION | | RV: SOLICITUD INICIO PROCESO DE NULIDAD STRO 10314536 Caso
221927 COOMEVA

Buenos dias

Camilo, se remite la declaracién de asegurabilidad solicitada.

Cordial saludo,

Fernando Cipagauta Gémez | Analista de Indemnizaciones

(601)9172127 Ext. 1113| Carrera 9° No 99-07 piso 14 | Horario de atencién: lun - jue 7:00 a.m.—

04:00 p.m., vier. 7:00 am - 03:00 pm.
fernando.cipagauta@laequidadseguros.coop |. www.laequidadseguros.coop | Bogotd —

Colombia
I_ °
H g\, equidad
sggaras
@20 | BOBO JUna asepuradora cooperativa con sentido social

2 Antes de imprimir, piense en su compromiso con el medio ambiente.
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NOTA CONFIDENCIAL: La informacién contenida en este correo y en sus anexos y/o archivos adjuntos, es confidencial y tiene cardcter reservado. La
misma es propiedad de La Equidad Seguros O.C. y estd dirigida para conocimiento estricto de la persona o entidad destinataria(s), quien es (son)
responsable(s) por su custodia y conservacion. Si no es el receptor autorizado, cualquier retencidn, difusién, distribucién o copia de este mensaje es
prohibida y serd sancionada por la ley. Si por error recibe este mensaje, favor reenviarlo y borrar el mensaje recibido inmediatamente. La compahia

no es responsable por la transmisidn de virus informdticos, ni por las opiniones expresadas en este mensaje, ya que estas son exclusivas del autor.

De: Camilo Montano <Camilo.Montano@Ilaequidadseguros.coop>

Enviado el: lunes, 31 de marzo de 2025 9:04 a. m.

Para: Fernando Cipagauta <Fernando.Cipagauta@laequidadseguros.coop>

CC: Maria Alejandra Borda <Maria.Borda@laequidadseguros.coop>; Nubia Verdugo
<Nubia.Verdugo@Ilaequidadseguros.coop>

Asunto: RV: ACEPTACION ASIGNACION || RV: SOLICITUD INICIO PROCESO DE NULIDAD STRO 10314536 Caso
221927 COOMEVA

Buen dia Fernando,

De acuerdo con el inicio de la valoracion y viabilidad de interponer el proceso de nulidad del caso
citado en referencia, agradezco remitir declaracion de asegurabilidad, con el fin de continuar con el
analisis.

Cordialmente,
Ivan Camilo Montano Bustos | Coordinador Judicial

@ (601) 5922929 | @= Cra. 9A # 99 — 07 Piso 14| Horario de Atencién: 7:30 a.m. — 4:30 p.m.
P<_ivan.montano@laequidadseguros.coop | (=1 www.laequidadseguros.coop | Bogotd — Colombia
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&2 Antes de imprimir, piense en su compromiso con el medio ambiente.

NOTA CONFIDENCIAL. "La informacién contenida en este correo y en sus anexos y/o archivos adjuntos, es confidencial y tiene cardcter reservado. La
misma es propiedad de La Equidad Seguros O.C. y estd dirigida para conocimiento estricto de la persona o entidad destinataria(s), quien es (son)
responsable(s) por su custodia y conservacion. Si no es el receptor autorizado, cualquier retencion, difusién, distribucion o copia de este mensaje es
prohibida y serd sancionada por la ley. Si por error recibe este mensaje, favor reenviarlo y borrar el mensaje recibido inmediatamente. La comparia

no es responsable por la fransmision de virus informdticos, ni por las opiniones expresadas en este mensaje, ya que estas son exclusivas del autor.

Recuerda ahora puedes reportar tu reclamo en nuestra pdgina web www.laequidadseguros.coop ingresando al banner 3Qué hacer en caso de

siniestro?
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Correo: CAD GHA - Outlook

De: Darlyn Marcela Muioz Nieves <dmunoz@gha.com.co>

Enviado el: viernes, 28 de marzo de 2025 2:23 p. m.
Para: Camilo Montano <Camilo.Montano@Ilaequidadseguros.coop>; Maria Alejandra Borda

<Maria.Borda@laequidadseguros.coop>

CC: Maria Camila Agudelo Ortiz <mcagudelo@gha.com.co>; Santiago Rojas Buitrago <srojas@gha.com.co>;

Informes GHA <informes@gha.com.co>; Juan Pablo Medina Campifio <jmedina@gha.com.co>; Daisy Carolina
Lépez Romero <dclopez@gha.com.co>; Maria Fernanda Jimenez Piarpusan <mjimenez@gha.com.co>
Asunto: ACEPTACION ASIGNACION || RV: SOLICITUD INICIO PROCESO DE NULIDAD STRO 10314536 Caso 221927

COOMEVA

Estimados Doctores, muy buenas tardes,

Amablemente acusamos recibido. Agradecemos la confianza depositada y confirmamos
disponibilidad para atender su requerimiento.

En los préximos dias enviaremos el analisis de viabilidad. Les agradecemos por favor enviar la
declaracion de asegurabilidad pues no la veo adjunta.

De requerir informacién adicional, se los haremos saber.

Muchas gracias, siempre cordial,

GH

ABOGADOS & ASOCIADOS

gha.com.co

[€]HERRERA %y

ABOGADOS & ASOCIADOS

Darlyn Marcela Muioz Nievez
Coordinadora Regional Sur Occidente

ORGULLOSAMENTE INCONDICIONALES

Email: dmunoz@gha.com.co | 311 388 8049

Cali - AV 6A Bis # 35N - 100 Of 212 | +57 315 577 6200
Bogota - Calle 69 # 4 - 48 Of 502 | +57 317 379 5688
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Aviso de Confidencialidad: La reproduccion, copia, publicacion, revelacion y/o distribucion, asi como cualquier uso
comercial o no comercial de la informacién contenida en este Correo Electrénico y sus adjuntos se encuentra

proscrito por la Ley. Al ser destinatario del presente correo y no devolverlo acepta que el manejo de la informacién
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3/7/25, 2:02 p.m. Correo: CAD GHA - Outlook

aqui contenida debe manejarse de manera confidencial y reservada. Si usted no es destinatario por favor contacte
al remitente y elimine copia del correo, asi como de sus adjuntos.

Confidentiality Notice: The reproduction, copying, publication, disclosure and/or distribution, as well as any
commercial or non-commercial use of the information contained in this Email and its attached files are prohibited by
law. If you are the infended recipient you agree that the information contained herein must be used and managed
in both, confidential and reserved manner. If you are not the intended recipient please contact the sender and
delete a copy of the mail as well as its attachments.

De: Juan Pablo Medina Campifio <jmedina@gha.com.co>
Enviado: viernes, 28 de marzo de 2025 14:11
Para: Daisy Carolina Lépez Romero <dclopez@gha.com.co>; Darlyn Marcela Mufoz Nieves

<dmunoz@gha.com.co>

Cc: Maria Camila Agudelo Ortiz <mcagudelo@gha.com.co>; Informes GHA <informes@gha.com.co>
Asunto: RV: SOLICITUD INICIO PROCESO DE NULIDAD STRO 10314536 Caso 221927 COOMEVA

Estimadas,
Daiy Dar.

Cordial saludo,

Les comparto nueva asignacion para realizar concepto de viabilidad, quedo atento en caso
requieran de algo en especial.

Cordialmente,

JUAN PABLO MEDINA CAMPINO

ABOGADO JUNIOR
CENTRO DE ANALISIS DE
INFORMACION Y REPORTES

+57 310 8900998

medina@gha.com.co ABOGADQOS & ASOCIADOS
= H o o ©
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uso comercial o no comercial de la informacién contenida en este Correo Electrénico y sus adjuntos se encuentra
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aqui contenida debe manejarse de manera confidencial y reservada. Si usted no es destinatario por favor contacte
al remitente y elimine copia del correo, asi como de sus adjuntos.

Confidentiality Notice: The reproduction, copying, publication, disclosure and/or distribution, as well as any
commercial or non-commercial use of the information contained in this Email and its attached files are prohibited by
law. If you are the intended recipient you agree that the information confained herein must be used and managed
in both, confidential and reserved manner. If you are not the infended recipient please contact the sender and
delete a copy of the mail as well as its attachments.

De: Camilo Montano <Camilo.Montano@Ilaequidadseguros.coop>

Enviado: viernes, 28 de marzo de 2025 13:03

Para: Juan Pablo Medina Campifio <jmedina@gha.com.co>

Cc: Maria Alejandra Borda <Maria.Borda@laequidadseguros.coop>

Asunto: RV: SOLICITUD INICIO PROCESO DE NULIDAD STRO 10314536 Caso 221927 COOMEVA

Respetado doctor Juan Pablo,

Agradezco revision del caso anexo, a fin explorar viabilidad y probabilidad de que prospere la nulidad
del contrato por reticencia de acuerdo con los antecedentes en documental anexo.

Asi mismo, agradezco nos sea proporcionado el concepto a mas tardar antes del 21 de abril.

Muchas gracias.

Cordialmente,
Ivan Camilo Montano Bustos | Coordinador Judicial
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NOTA CONFIDENCIAL. "La informacién contenida en este correo y en sus anexos y/o archivos adjuntos, es confidencial y tiene cardcter reservado. La
misma es propiedad de La Equidad Seguros O.C. y estd dirigida para conocimiento estricto de la persona o entidad destinataria(s), quien es (son)
responsable(s) por su custodia y conservacion. Si no es el receptor autorizado, cualquier retencion, difusién, distribucion o copia de este mensaje es
prohibida y serd sancionada por la ley. Si por error recibe este mensaje, favor reenviarlo y borrar el mensaje recibido inmediatamente. La comparia

no es responsable por la fransmision de virus informdticos, ni por las opiniones expresadas en este mensaje, ya que estas son exclusivas del autor.

Recuerda ahora puedes reportar tu reclamo en nuestra pdgina web www.laequidadseguros.coop ingresando al banner 3Qué hacer en caso de

siniestro?

Stro 10314536 Caso 221927, asegurado Alberto Antonio Velarde Tabares (g.e.p.d.) C.C. 16585436

OBJECION POR VALOR DE $241.500.000 POR LAS CAUSALES DE INEXISTENCIA DE COBERTURA Y
RETICENCIA NO DECLARO LOS ANTECEDENTES DE CIRROSIS HEPATICA, INSUFICIENCIA RENAL
CRONICA E HIPERTENSION ARTERIAL.
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CON DECLARACION DE ASEGURABILIDAD
NO APLICA CLAUSULA DE AMPARO AUOMATICO DE $150.000.000

EDAD 68 ANOS

FECHA DE SINIESTRO 23/12/2024

AMPARO AFECTADO MUERTE

FECHA DEL DESEMBOLSO 16/07/2021
PERMANENCIA EN LA POLIZA 3 ANOS Y 4 MESES
VALOR DEL CREDITO $241.500.000

SALDO RECLAMADO $225.335.270

REMANENTE $16.164.730
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