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RV: SGC 9399

Desde Juan Pablo Medina Campiño <jmedina@gha.com.co>
Fecha Jue 24/07/2025 16:41
Para CAD GHA <cad@gha.com.co>
CC Informes GHA <informes@gha.com.co>

Hola chicos. 

Cordial saludo, 

Porfa me ayudan cargando estas instrucciones al GHAS 25043, muchas gracias. 

Cordialmente, 
Juan Pablo Medina Campiño
Abogado Junior
TEL: 310 890 0998
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Aviso de Confidencialidad:  La reproducción, copia, publicación, revelación y/o distribución, así como cualquier uso comercial o

no comercial de la información contenida en este Correo Electrónico y sus adjuntos se encuentra proscrito por la Ley. Al ser

destinatario del presente correo y no devolverlo acepta que el manejo de la información aquí contenida debe manejarse de

manera confidencial y reservada. Si usted no es destinatario por favor contacte al remitente y elimine copia del correo, así como

de sus adjuntos.

Confidentiality Notice: The reproduction, copying, publication, disclosure and/or distribution, as well as any commercial or non-

commercial use of the information contained in this Email and its attached files are prohibited by law. If you are the intended

recipient you agree that the information contained herein must be used and managed in both, confidential and reserved manner.

If you are not the intended recipient please contact the sender and delete a copy of the mail as well as its attachments

De: Camilo Montano <Camilo.Montano@laequidadseguros.coop>
Enviado: jueves, 24 de julio de 2025 16:01
Para: Juan Pablo Medina Campiño <jmedina@gha.com.co>; Gustavo Andrés Fernández Calderón
<gfernandez@gha.com.co>; Santiago Rojas Buitrago <srojas@gha.com.co>
Cc: Maria Alejandra Borda <Maria.Borda@laequidadseguros.coop>
Asunto: RE: SGC 9399
 
Estimados doctores,
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De acuerdo a lo conversado hace unas horas, comedidamente me permito protocolizar autorización de fórmula de
arreglo para el mencionado caso, por la suma hasta de $520.000.000 a fin de dar cierre efectivo al proceso
judicial.

Quedo atento a cualquier novedad.

Cordialmente,
 
Ivan Camilo Montaño Bustos | Coordinador Judicial
((601) 5922929  |Cel 313-333-0839 I , Cra. 9A # 99 – 07 Piso 14| Horario de Atención: 7:30 a.m. – 4:30 p.m.
* ivan.montano@laequidadseguros.coop | + www.laequidadseguros.coop | Bogotá – Colombia
 

 
P Antes de imprimir, piense en su compromiso con el medio ambiente.
 

NOTA CONFIDENCIAL. "La información contenida en este correo y en sus anexos y/o archivos adjuntos, es confidencial y tiene carácter reservado. La

misma es propiedad de La Equidad Seguros O.C. y está dirigida para conocimiento estricto de la persona o entidad destinataria(s), quien es (son)

responsable(s) por su custodia y conservación. Si  no es el receptor autorizado, cualquier retención, difusión, distribución o  copia de este mensaje es

prohibida y será sancionada por la ley. Si por error  recibe este mensaje, favor reenviarlo y borrar el mensaje recibido  inmediatamente. La compañía

no es responsable por la transmisión de virus informáticos, ni por las opiniones expresadas en este mensaje, ya que estas son exclusivas del autor.

 

Recuerda ahora puedes reportar tu reclamo en nuestra página web www.laequidadseguros.coop   ingresando al banner ¿Qué hacer en caso de

siniestro?

 
 
 

De: Camilo Montano <Camilo.Montano@laequidadseguros.coop>
Enviado: Martes, 15 de Julio de 2025 15:09
Para: Juan Pablo Medina Campiño <jmedina@gha.com.co>; Gustavo Andrés Fernández Calderón
<gfernandez@gha.com.co>; Santiago Rojas Buitrago <srojas@gha.com.co>
CC: Maria Alejandra Borda <Maria.Borda@laequidadseguros.coop>
Asunto: SGC 9399

Estimados doctores buenas tardes,

Agradezco nos confirmen los adelantos de las conversaciones realizadas tanto con Berlinas como con el abogado
de víctimas.

Es menester aclarar que de acuerdo con los certificados de disponibilidad, nos encontramos ante un riesgo
económico de más de 1.000. Mill. por lo tanto, nos apremia buscar una conciliación los más pronto posible.

Quedo atento a sus importantes comentarios y sugerencias.
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Cordialmente,

 
Ivan Camilo Montaño Bustos | Coordinador Judicial
((601) 5922929  |Cel 313-333-0839 I , Cra. 9A # 99 – 07 Piso 14| Horario de Atención: 7:30 a.m. – 4:30 p.m.
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P Antes de imprimir, piense en su compromiso con el medio ambiente.
 

NOTA CONFIDENCIAL. "La información contenida en este correo y en sus anexos y/o archivos adjuntos, es confidencial y tiene carácter reservado. La

misma es propiedad de La Equidad Seguros O.C. y está dirigida para conocimiento estricto de la persona o entidad destinataria(s), quien es (son)

responsable(s) por su custodia y conservación. Si  no es el receptor autorizado, cualquier retención, difusión, distribución o  copia de este mensaje es

prohibida y será sancionada por la ley. Si por error  recibe este mensaje, favor reenviarlo y borrar el mensaje recibido  inmediatamente. La compañía

no es responsable por la transmisión de virus informáticos, ni por las opiniones expresadas en este mensaje, ya que estas son exclusivas del autor.

 

Recuerda ahora puedes reportar tu reclamo en nuestra página web www.laequidadseguros.coop   ingresando al banner ¿Qué hacer en caso de

siniestro?

 

1/8/25, 2:43 p.m. Correo: CAD GHA - Outlook

https://outlook.office.com/mail/inbox/id/AAQkAGE0YTc5MmI2LTA3YTctNGNiNy1hZGVkLTI1M2JkZjU0M2U3ZAAQAOiRVLS4yPFKpOikaiALIB4%3D 3/3

mailto:%20ivan.montano@laequidadseguros.coop
http://www.laequidadseguros.coop/

